
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA ALP OĞUZ ANADOLU LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT 0 144 144 828 14617

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,9710,24 21,41 3,25 0,87 3,03 2,53 1,14 2,25 2,62 0,76 2,43 2,79 1,16 2,50 0,02 0,02 0,02 11,43 3,89 10,46 2,04 0,96 1,80 2,13 1,65 1,72 1,49 1,75 1,06 1,43 1,53 1,05 53,7023,97 47,73 280,000

Okul Ortalaması 28,09 8,94 25,86 3,91 0,64 3,75 3,14 0,92 2,91 3,37 0,78 3,17 3,14 1,10 2,86 0,08 0,01 0,08 14,39 3,93 13,41 2,78 0,99 2,54 2,33 1,49 1,95 1,72 1,72 1,28 1,56 1,77 1,12 64,5122,29 58,93 316,790

KATILIMLAR

1 449 ARIN KALECİKLİOGLU 12B 32 7 30,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 25 4 24,00 8 1 7,75 7 0 7,00 6 0 6,00 5 1 4,75 100 15 96,25 429,453 188

2 302 ESMA CANBAŞI 12F 34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 21 3 20,25 3 0 3,00 6 0 6,00 4 0 4,00 4 0 4,00 90 11 87,25 401,830 655

3 368 GAYE YILMAZ 12D 32 6 30,50 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 25 2 24,50 6 1 5,75 4 1 3,75 4 2 3,50 4 0 4,00 89 15 85,25 395,940 814

4 239 VERDA DİLEKÇİ 12E 35 5 33,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 24 2 23,50 7 1 6,75 1 0 1,00 85 10 82,50 386,803 1107

5 107 BUSE YAMAN 12E 33 7 31,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 25 1 24,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 84 14 80,50 381,178 1277

6 541 FARUK ORHAN 12C 30 8 28,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 24 1 23,75 4 1 3,75 5 2 4,50 4 0 4,00 2 1 1,75 83 16 79,00 377,350 1434

7 26 YUSUF BUDAK 12C 33 6 31,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 22 3 21,25 3 1 2,75 5 2 4,50 5 0 5,00 3 3 2,25 84 21 78,75 376,200 1471

8 256 ECEM AR 12E 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 22 5 20,75 6 3 5,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 83 23 77,25 371,383 1651

9 392 MELİKE USLU 12D 31 5 29,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 20 4 19,00 3 0 3,00 4 0 4,00 3 3 2,25 3 2 2,50 80 17 75,75 367,248 1814

10 171 EDA ŞİMŞEK 12E 32 6 30,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 22 2 21,50 4 1 3,75 78 9 75,75 366,800 1833

11 529 HASAN BARAN GÜLALDI12F 28 10 25,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 23 5 21,75 8 2 7,50 5 1 4,75 3 4 2,00 4 2 3,50 83 31 75,25 366,350 1857

12 421 ELA KURT 12B 29 10 26,50 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 22 5 20,75 7 1 6,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 81 24 75,00 365,415 1896

13 115 BERKE SÜREN 12B 29 7 27,25 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 21 2 20,50 6 1 5,75 2 3 1,25 2 4 1,00 4 1 3,75 79 20 74,00 362,178 2018

14 311 ARİF TEKİN 12C 30 8 28,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 21 2 20,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 0 2,00 78 16 74,00 362,080 2025

15 528 DİRENSU ÖZER 12F 28 11 25,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 20 3 19,25 6 2 5,50 4 2 3,50 3 4 2,00 4 1 3,75 80 27 73,25 360,303 2100

16 186 YUSUF ZİYA KÖSEOĞLU12C 30 6 28,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 15 7 13,25 6 1 5,75 5 2 4,50 5 2 4,50 1 2 0,50 79 23 73,25 359,890 2128

17 221 AYŞENAZ YILMAZ 12C 29 11 26,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 23 2 22,50 6 1 5,75 5 1 4,75 1 3 0,25 2 3 1,25 79 25 72,75 358,543 2190

18 154 TAHA AKMAN 12C 29 9 26,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 17 2 16,50 6 1 5,75 5 2 4,50 3 2 2,50 2 4 1,00 78 23 72,25 357,038 2259

19 149 BUSE NAZ MAYDA 12C 32 4 31,00 5 0 5,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 13 1 12,75 6 0 6,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 75 11 72,25 356,535 2291

20 52 BERR ÖZER 12A 29 8 27,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 16 3 15,25 4 1 3,75 3 3 2,25 3 2 2,50 3 2 2,50 77 20 72,00 356,220 2306

21 55 ALEYNA UZUN 12A 35 3 34,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 18 5 16,75 3 2 2,50 1 2 0,50 4 2 3,50 3 2 2,50 77 20 72,00 355,248 2363

22 16 EFE ŞIK 12A 31 9 28,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 13 4 12,00 4 0 4,00 4 3 3,25 4 3 3,25 2 3 1,25 77 23 71,25 353,748 2425

23 77 KEREM ÖZOĞUZ CR 12B 27 8 25,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 23 3 22,25 2 4 1,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 76 21 70,75 352,835 2456

24 119 SELCEN AKSU 12B 26 13 22,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 20 6 18,50 5 2 4,50 4 3 3,25 3 2 2,50 4 2 3,50 78 31 70,25 351,568 2516

25 0 BERİL ŞENER 12B 29 8 27,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 20 3 19,25 4 2 3,50 4 2 3,50 2 3 1,25 3 3 2,25 76 24 70,00 350,170 2576

26 123 AYBÜKE KOCABAŞOĞLU12B 29 10 26,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 20 1 19,75 5 1 4,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 76 24 70,00 350,115 2580

27 420 SUDENAZ TÜRKMEN 12D 29 9 26,75 4 1 3,75 2 0 2,00 4 0 4,00 1 0 1,00 19 5 17,75 5 0 5,00 3 3 2,25 4 2 3,50 4 1 3,75 75 21 69,75 349,548 2608

28 66 EYLÜL ULUSU 12A 33 6 31,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 16 3 15,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 2 5 0,75 5 1 4,75 75 23 69,25 347,360 2711

29 405 DEREN YAZICI 12D 29 10 26,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 16 1 15,75 6 0 6,00 3 0 3,00 2 2 1,50 2 1 1,75 73 18 68,50 345,675 2788
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Genel Ortalama 23,9710,24 21,41 3,25 0,87 3,03 2,53 1,14 2,25 2,62 0,76 2,43 2,79 1,16 2,50 0,02 0,02 0,02 11,43 3,89 10,46 2,04 0,96 1,80 2,13 1,65 1,72 1,49 1,75 1,06 1,43 1,53 1,05 53,7023,97 47,73 280,000

Okul Ortalaması 28,09 8,94 25,86 3,91 0,64 3,75 3,14 0,92 2,91 3,37 0,78 3,17 3,14 1,10 2,86 0,08 0,01 0,08 14,39 3,93 13,41 2,78 0,99 2,54 2,33 1,49 1,95 1,72 1,72 1,28 1,56 1,77 1,12 64,5122,29 58,93 316,790

KATILIMLAR

30 546 ELİF ÖZÇELİK 12A 34 5 32,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 17 8 15,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 4 1,00 2 4 1,00 76 29 68,75 345,548 2794

31 372 BEYZA ERGÜN 12A 31 7 29,25 4 0 4,00 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 16 2 15,50 2 0 2,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 72 16 68,00 343,828 2884

32 467 FERDA BABA 12B 32 5 30,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 8 2 7,50 6 1 5,75 7 0 7,00 2 5 0,75 3 3 2,25 73 20 68,00 343,763 2887

33 466 ENES KINCAL 12F 25 9 22,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 16 4 15,00 5 2 4,50 5 1 4,75 5 2 4,50 2 2 1,50 73 22 67,50 343,323 2910

34 363 BÜŞRA BALABAN 12D 27 12 24,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 19 4 18,00 5 2 4,50 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 74 26 67,50 343,100 2918

35 469 İPEK KARA 12D 29 11 26,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 18 2 17,50 2 0 2,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 73 22 67,50 342,698 2945

36 132 MELİS CANDAN 12E 25 10 22,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 21 1 20,75 6 1 5,75 1 0 1,00 1 1 0,75 71 15 67,25 342,240 2972

37 158 UMUT PAYÇU 12C 28 6 26,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 2 2 1,50 15 3 14,25 5 1 4,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 71 15 67,25 342,040 2985

38 117 MEHMET ELKOCA 12B 28 8 26,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 1 3 0,25 20 1 19,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 4 1,00 4 2 3,50 73 23 67,25 341,945 2990

39 383 ONAT KAYRA KARACA 12D 26 11 23,25 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 15 1 14,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 71 16 67,00 341,788 2998

40 459 ULAŞ ERİŞ 12F 26 13 22,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 20 3 19,25 2 0 2,00 4 3 3,25 4 2 3,50 3 3 2,25 74 28 67,00 341,743 3001

41 2 TAMARA SARAÇ 12B 31 5 29,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 12 4 11,00 6 1 5,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 3 0,25 72 20 67,00 340,683 3058

42 432 DEFNE GÜLEÇ 12A 31 7 29,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 14 2 13,50 4 0 4,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 71 17 66,75 340,103 3090

43 21 ZEYNEP SUDE GÜLYAĞI12A 31 8 29,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 19 1 18,75 3 1 2,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 71 17 66,75 339,965 3098

44 462 YASİN KURTARAN 12D 30 10 27,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 14 5 12,75 4 2 3,50 4 3 3,25 3 1 2,75 3 1 2,75 73 27 66,25 338,850 3142

45 413 HALİL USLU 12D 26 12 23,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 17 3 16,25 2 0 2,00 3 3 2,25 4 2 3,50 2 3 1,25 72 24 66,00 338,610 3157

46 130 HÜMEYRA SARGIN 12B 30 9 27,75 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 20 1 19,75 6 1 5,75 1 0 1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 71 19 66,25 338,508 3162

47 143 YAĞMUR KESKİN 12C 32 5 30,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 4 1 3,75 17 0 17,00 3 0 3,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 69 11 66,25 338,248 3176

48 376 DORUK FAYDALI 12D 28 9 25,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 3 1,25 16 3 15,25 7 0 7,00 5 2 4,50 4 2 3,50 3 2 2,50 72 25 65,75 337,638 3217

49 1 ZEHRA KARADUMAN 12A 33 5 31,75 5 0 5,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 19 1 18,75 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 69 13 65,75 336,428 3272

50 234 MUSA SEVER 12C 31 5 29,75 3 1 2,75 1 1 0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 18 3 17,25 1 3 0,25 3 0 3,00 3 0 3,00 4 1 3,75 69 15 65,25 335,578 3324

51 75 ELİF NAZ BEYTORUN 12B 33 6 31,50 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 14 1 13,75 1 0 1,00 1 2 0,50 4 1 3,75 1 2 0,50 68 14 64,50 332,885 3490

52 83 BETÜL DANACI 12E 31 7 29,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 18 2 17,50 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 68 15 64,25 332,303 3524

53 0 İKRA GÜNGÖR 12F 30 6 28,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 18 3 17,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 1 2 0,50 69 20 64,00 331,675 3563

54 430 FATİH KARAÇİL 12D 20 16 16,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 20 5 18,75 7 1 6,75 5 2 4,50 4 3 3,25 1 4 0,00 72 35 63,25 331,245 3586

55 145 ESMA GEZER 12C 29 8 27,00 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 19 4 18,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 4 1,00 1 3 0,25 70 25 63,75 331,165 3589

56 531 YAĞIZ DAĞLI 12D 29 9 26,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 17 2 16,50 2 3 1,25 2 4 1,00 2 5 0,75 2 2 1,50 70 27 63,25 329,668 3669

57 526 ALPER AYAS 12F 30 6 28,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 2 2 1,50 15 3 14,25 2 0 2,00 3 1 2,75 1 4 0,00 4 1 3,75 68 19 63,25 329,570 3675

58 223 YAĞMUR KIZILKAYA 12E 30 9 27,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 14 2 13,50 1 2 0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 66 16 62,00 325,783 3884
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 23,9710,24 21,41 3,25 0,87 3,03 2,53 1,14 2,25 2,62 0,76 2,43 2,79 1,16 2,50 0,02 0,02 0,02 11,43 3,89 10,46 2,04 0,96 1,80 2,13 1,65 1,72 1,49 1,75 1,06 1,43 1,53 1,05 53,7023,97 47,73 280,000

Okul Ortalaması 28,09 8,94 25,86 3,91 0,64 3,75 3,14 0,92 2,91 3,37 0,78 3,17 3,14 1,10 2,86 0,08 0,01 0,08 14,39 3,93 13,41 2,78 0,99 2,54 2,33 1,49 1,95 1,72 1,72 1,28 1,56 1,77 1,12 64,5122,29 58,93 316,790

KATILIMLAR

59 160 NİSANUR ÜNVER 12C 30 5 28,75 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 2 1 1,75 18 6 16,50 2 1 1,75 3 2 2,50 66 17 61,75 324,918 3941

60 283 YAREN ÖNAL 12C 27 12 24,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 16 3 15,25 3 1 2,75 3 3 2,25 3 1 2,75 2 3 1,25 68 28 61,00 323,350 4041

61 517 TALHA DOĞAN 12E 32 8 30,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 14 8 12,00 3 3 2,25 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 69 31 61,25 323,255 4055

62 449 BERKAY İLERİ 12B 33 6 31,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 13 6 11,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 2 3,50 0 5 -1,25 68 28 61,00 322,315 4102

63 425 DORUK KILINÇ 12A 30 8 28,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 10 8 8,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 3 2,25 67 26 60,50 321,380 4159

64 561 EYLÜL GÜLBEYAZ 12F 32 7 30,25 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 11 1 10,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 63 11 60,25 320,163 4233

65 120 ZEYNEL GÜNDOĞDU 12A 26 6 24,50 5 0 5,00 2 0 2,00 21 3 20,25 6 0 6,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 63 12 60,00 320,105 4237

66 226 İRİS UÇMAN 12C 32 6 30,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 8 7 6,25 1 1 0,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 1 4,75 66 24 60,00 319,625 4262

67 153 DİLARA KUL 12C 30 5 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 14 5 12,75 4 0 4,00 1 2 0,50 2 3 1,25 1 4 0,00 66 24 60,00 319,533 4270

68 482 IRMAK ÖZTAN 12F 29 8 27,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 13 5 11,75 4 0 4,00 1 4 0,00 3 3 2,25 2 3 1,25 66 27 59,25 317,565 4427

69 453 NAZ ÖNCEL 12E 29 10 26,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 17 3 16,25 2 2 1,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 65 23 59,25 317,490 4433

70 95 ÖMER UYSAL 12B 30 6 28,50 3 1 2,75 19 1 18,75 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 62 11 59,25 317,490 4433

71 156 BÜŞRA ÇALIŞKAN 12C 30 7 28,25 3 0 3,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 20 4 19,00 2 2 1,50 2 3 1,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 66 27 59,25 317,303 4443

72 86 SAMET ÇELİK 12B 29 6 27,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 12 3 11,25 2 0 2,00 4 1 3,75 2 4 1,00 1 1 0,75 63 17 58,75 316,070 4536

73 481 DENİZ HAMARAT 12A 28 11 25,25 4 0 4,00 1 1 0,75 5 0 5,00 2 3 1,25 13 4 12,00 2 0 2,00 4 3 3,25 5 2 4,50 1 4 0,00 65 28 58,00 314,188 4685

74 460 EZEL KIZIL 12E 31 8 29,00 5 0 5,00 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 14 3 13,25 3 0 3,00 62 15 58,25 314,145 4687

75 110 ASYA AYDIN 12E 33 7 31,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 9 3 8,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 63 19 58,25 313,883 4708

76 0 ZEYNEP ARDA 12C 25 13 21,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 12 6 10,50 4 0 4,00 3 4 2,00 3 4 2,00 4 2 3,50 66 34 57,50 313,123 4765

77 491 ELİF DURSUN 12D 27 2 26,50 4 0 4,00 2 0 2,00 4 1 3,75 3 0 3,00 13 1 12,75 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 60 9 57,75 313,110 4766

78 3 İLKNUR AVCI 12A 33 4 32,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 10 6 8,50 2 0 2,00 3 1 2,75 3 4 2,00 0 3 -0,75 63 21 57,75 312,405 4811

79 131 DURU ŞAHİN 12B 31 6 29,50 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 9 3 8,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 3 0,25 1 0 1,00 62 18 57,50 311,935 4843

80 109 NEHİR BALCI 12E 32 6 30,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 8 3 7,25 1 0 1,00 60 10 57,50 311,685 4863

81 499 SÜMEYYE TAVSİ 12F 33 7 31,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 9 5 7,75 3 0 3,00 4 1 3,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 64 27 57,25 311,023 4910

82 393 ELİFSU ARSLAN 12D 32 8 30,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 8 5 6,75 1 1 0,75 3 1 2,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 62 20 57,00 310,410 4960

83 354 AYÇA KARADENİZ 12C 25 4 24,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 1 2 0,50 15 7 13,25 4 0 4,00 1 1 0,75 3 2 2,50 61 17 56,75 310,395 4962

84 200 CEYLİN ATEŞ 12A 23 13 19,75 3 0 3,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 19 5 17,75 5 2 4,50 4 2 3,50 2 3 1,25 1 4 0,00 65 34 56,50 310,253 4974

85 67 BETUL KARTAL 12C 28 7 26,25 5 0 5,00 3 0 3,00 2 2 1,50 1 2 0,50 13 3 12,25 2 0 2,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 61 19 56,25 308,693 5106

86 338 ÖZGÜR ÜNALAN 12C 26 9 23,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 2 1 1,75 14 3 13,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 1 1 0,75 61 20 56,00 308,243 5145

87 426 ELİF HİLAL GÖK 12E 28 9 25,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 15 6 13,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 61 20 56,00 307,763 5172
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,9710,24 21,41 3,25 0,87 3,03 2,53 1,14 2,25 2,62 0,76 2,43 2,79 1,16 2,50 0,02 0,02 0,02 11,43 3,89 10,46 2,04 0,96 1,80 2,13 1,65 1,72 1,49 1,75 1,06 1,43 1,53 1,05 53,7023,97 47,73 280,000

Okul Ortalaması 28,09 8,94 25,86 3,91 0,64 3,75 3,14 0,92 2,91 3,37 0,78 3,17 3,14 1,10 2,86 0,08 0,01 0,08 14,39 3,93 13,41 2,78 0,99 2,54 2,33 1,49 1,95 1,72 1,72 1,28 1,56 1,77 1,12 64,5122,29 58,93 316,790

KATILIMLAR

88 387 TAHA TOPAL 12A 30 6 28,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 13 7 11,25 3 3 2,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 64 32 56,00 307,505 5212

89 18 GAZİ YEŞİL 12A 30 9 27,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 10 3 9,25 4 2 3,50 3 3 2,25 2 3 1,25 62 25 55,75 307,038 5246

90 443 ALİ TUNA KILIÇ 12D 27 10 24,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 3 0 3,00 13 8 11,00 4 2 3,50 4 1 3,75 4 0 4,00 1 4 0,00 63 32 55,00 305,225 5347

91 397 OĞUZHAN TARHAN 12E 32 7 30,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 10 7 8,25 3 3 2,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 62 27 55,25 304,943 5370

92 497 EMİRHAN YAKA 12F 29 10 26,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 8 1 7,75 2 5 0,75 3 3 2,25 1 4 0,00 61 24 55,00 304,775 5391

93 85 ŞEVVAL MERVE TENGİR12B 20 10 17,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 11 9 8,75 5 2 4,50 4 2 3,50 3 4 2,00 1 5 -0,25 62 34 53,50 301,505 5617

94 377 SELEN MERGEN 12E 29 10 26,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 7 4 6,00 1 1 0,75 4 2 3,50 1 3 0,25 3 1 2,75 60 25 53,75 301,140 5639

95 112 ZEYNEP SAYGILI 12B 26 10 23,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 13 1 12,75 2 0 2,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 2 0 2,00 58 18 53,50 300,595 5676

96 424 İZEM ARIKAN 12A 29 8 27,00 2 1 1,75 18 2 17,50 4 2 3,50 2 1 1,75 2 2 1,50 1 2 0,50 58 18 53,50 300,210 5698

97 68 BERÇEM ECE DÖMEKE 12E 32 7 30,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 10 3 9,25 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 58 18 53,50 299,648 5743

98 398 NİSA GÖKDEMİR 12E 27 10 24,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 11 7 9,25 3 1 2,75 1 1 0,75 2 1 1,75 59 24 53,00 298,975 5791

99 42 BATUHAN DADAK 12C 27 8 25,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 12 2 11,50 2 1 1,75 3 4 2,00 1 2 0,50 58 21 52,75 298,225 5862

100 382 AYBERK TURAN 12E 29 10 26,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 14 4 13,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 60 31 52,25 296,360 6017

101 111 BURAK ATAR 12B 22 12 19,00 4 0 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 1 2 0,50 18 1 17,75 1 0 1,00 3 0 3,00 1 1 0,75 55 18 50,50 292,190 6330

102 25 ECE SAY 12A 29 11 26,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 11 3 10,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 56 22 50,50 291,098 6420

103 555 YAREN KESGİN 12E 29 10 26,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 11 4 10,00 55 18 50,50 291,065 6426

104 389 YILDIZ SEVİM 12E 31 7 29,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 7 2 6,50 2 1 1,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 56 23 50,25 289,963 6529

105 89 İLKAY DEVRİM 12F 29 11 26,25 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 9 3 8,25 54 16 50,00 289,588 6562

106 412 UMURKAN KESGİN 12 20 9 17,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 14 6 12,50 3 1 2,75 1 0 1,00 54 19 49,25 288,468 6659

107 138 ORÇUN TAVUS 12C 23 14 19,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 14 3 13,25 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 56 28 49,00 287,635 6712

108 441 ENES MAZICI 12E 24 16 20,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 13 4 12,00 0 2 -0,50 55 24 49,00 287,380 6733

109 516 HACER SÜMER 12F 26 9 23,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 11 3 10,25 2 2 1,50 2 0 2,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 55 24 49,00 286,973 6775

110 554 ONUR ÇETİN 12D 22 14 18,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 12 8 10,00 5 2 4,50 1 6 -0,50 0 6 -1,50 58 37 48,75 286,920 6779

111 48 GÜLSU KARADENİZ 12A 29 10 26,50 19 2 18,50 3 3 2,25 2 1 1,75 53 16 49,00 286,605 6802

112 385 TUĞBA AYSAN 12D 30 9 27,75 4 0 4,00 1 0 1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 8 3 7,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 54 20 49,00 286,433 6814

113 74 GÖZDENUR GÜDER 12E 26 9 23,75 5 0 5,00 3 0 3,00 2 1 1,75 3 0 3,00 11 3 10,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 52 14 48,50 285,373 6887

114 439 EZGİ SELİN 12E 27 9 24,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 8 6 6,50 2 2 1,50 1 3 0,25 54 22 48,50 285,323 6891

115 162 ŞİRİN AKSOY 12A 25 11 22,25 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 2 3 1,25 15 4 14,00 1 0 1,00 2 1 1,75 2 5 0,75 0 3 -0,75 56 31 48,25 284,893 6923

116 395 EBRAR DEMİR 12F 25 15 21,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 12 2 11,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 55 28 48,00 284,148 6988
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA ALP OĞUZ ANADOLU LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT 0 144 144 828 14617

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,9710,24 21,41 3,25 0,87 3,03 2,53 1,14 2,25 2,62 0,76 2,43 2,79 1,16 2,50 0,02 0,02 0,02 11,43 3,89 10,46 2,04 0,96 1,80 2,13 1,65 1,72 1,49 1,75 1,06 1,43 1,53 1,05 53,7023,97 47,73 280,000

Okul Ortalaması 28,09 8,94 25,86 3,91 0,64 3,75 3,14 0,92 2,91 3,37 0,78 3,17 3,14 1,10 2,86 0,08 0,01 0,08 14,39 3,93 13,41 2,78 0,99 2,54 2,33 1,49 1,95 1,72 1,72 1,28 1,56 1,77 1,12 64,5122,29 58,93 316,790

KATILIMLAR

117 58 SENA AYŞE ORTAK 12E 29 9 26,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 11 5 9,75 53 21 47,75 282,728 7098

118 371 EDANUR ÖZALP 12D 29 9 26,75 4 0 4,00 2 1 1,75 3 0 3,00 2 2 1,50 8 0 8,00 2 0 2,00 50 12 47,00 280,463 7292

119 159 TUĞRA BERK BAĞCI 12C 24 13 20,75 5 0 5,00 1 1 0,75 2 3 1,25 2 1 1,75 13 6 11,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 0 2,00 1 3 0,25 54 30 46,50 279,883 7333

120 493 TUĞRA GÜRLERKÖY 12F 29 11 26,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 52 21 46,75 279,863 7339

121 415 BENGÜ YALÇIN 12D 25 15 21,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 15 11 12,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 2 4 1,00 3 1 2,75 57 42 46,50 279,858 7341

122 384 ARDA ENGİN TÜYSÜZ 12E 25 12 22,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 11 7 9,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 53 26 46,50 279,620 7362

123 70 MELİS ŞİMŞEK 12F 26 10 23,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 11 8 9,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 53 26 46,50 279,425 7384

124 51 EGE BORA YIM AZ 12A 22 12 19,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 14 4 13,00 1 1 0,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 53 29 45,75 277,795 7549

125 343 CE EN BOSTANCIOĞLU 12C 18 12 15,00 5 0 5,00 1 0 1,00 4 0 4,00 3 0 3,00 14 1 13,75 4 1 3,75 49 14 45,50 277,460 7583

126 106 TÜRKER DOKUMACI 12B 24 11 21,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 3 1,25 11 6 9,50 2 2 1,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 53 29 45,75 277,433 7589

127 406 CENGİZ ÇİÇEK 12D 20 16 16,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 2 3 1,25 10 8 8,00 3 0 3,00 4 2 3,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 54 35 45,25 276,745 7632

128 32 NİHAT BUĞRA KARAMAN12E 21 16 17,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 13 2 12,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 51 23 45,25 276,435 7659

129 53 SİNEM ÜLGER 12E 23 12 20,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 0 3,00 4 0 4,00 16 3 15,25 0 1 -0,25 50 20 45,00 275,290 7768

130 82 SENA ELİF TUNCER 12D 24 8 22,00 2 1 1,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 10 5 8,75 3 2 2,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 51 25 44,75 274,335 7854

131 87 MUSTAFA YAZGAN 12B 23 13 19,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 9 8 7,00 4 1 3,75 1 5 -0,25 3 1 2,75 53 34 44,50 274,073 7875

132 548 SERKAN ÇOLAK 12F 23 17 18,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 7 12 4,00 0 1 -0,25 4 3 3,25 1 6 -0,50 2 4 1,00 55 45 43,75 271,838 8042

133 46 BEYZA ERVA DEVECİ 12E 31 5 29,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 3 4,25 47 13 43,75 270,258 8174

134 165 BERK ÖZTÜRK 12F 22 15 18,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 8 5 6,75 4 1 3,75 1 5 -0,25 1 6 -0,50 2 3 1,25 52 39 42,25 267,243 8468

135 4 ARZU AKIN 12E 28 12 25,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 7 13 3,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 52 39 42,25 266,365 8543

136 37 KEREM ÖZCAN 12A 23 7 21,25 1 0 1,00 18 3 17,25 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 46 16 42,00 266,078 8567

137 379 NİSA ŞAHİN 12E 26 14 22,50 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 10 4 9,00 1 0 1,00 47 24 41,00 262,895 8872

138 0 HİLAL AVCU 12E 29 11 26,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 2 6 0,50 46 20 41,00 262,408 8925

139 0 KAĞAN ÖZTEN 12F 22 14 18,50 1 4 0,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 6 3 5,25 3 1 2,75 4 2 3,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 48 34 39,50 259,045 9196

140 43 TUNA BÜYÜKÇAPAR 12F 28 10 25,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 0 3,00 2 0 2,00 7 6 5,50 1 1 0,75 44 21 38,75 255,710 9426

141 38 IRMAK SARI 12A 27 10 24,50 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 9 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 46 30 38,50 255,105 9477

142 309 ELİF EKİZ 12D 14 6 12,50 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 13 4 12,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 39 17 34,75 245,360 10304

143 489 HALİL ARDA BÜKEY 12A 24 11 21,25 2 3 1,25 1 1 0,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 11 1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 44 36 35,00 244,938 10338

144 359 ALPEREN BOSTANCIOĞLU12R 16 9 13,75 12 5 10,75 3 3 2,25 31 17 26,75 220,998 12033
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA ALP OĞUZ ANADOLU LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT 0 144 144 828 14617

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,9710,24 21,41 3,25 0,87 3,03 2,53 1,14 2,25 2,62 0,76 2,43 2,79 1,16 2,50 0,02 0,02 0,02 11,43 3,89 10,46 2,04 0,96 1,80 2,13 1,65 1,72 1,49 1,75 1,06 1,43 1,53 1,05 53,7023,97 47,73 280,000

Okul Ortalaması 28,09 8,94 25,86 3,91 0,64 3,75 3,14 0,92 2,91 3,37 0,78 3,17 3,14 1,10 2,86 0,08 0,01 0,08 14,39 3,93 13,41 2,78 0,99 2,54 2,33 1,49 1,95 1,72 1,72 1,28 1,56 1,77 1,12 64,5122,29 58,93 316,790

KATILIMLAR
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