
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA ALP OĞUZ ANADOLU LİSESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME 143 143 621 5864

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Matematik Fizik Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,29 6,76 17,60 17,51 7,11 15,73 7,54 5,12 6,26 14,95 5,48 13,58 59,29 24,47 53,17 300,060

Okul Ortalaması 22,80 4,20 21,75 19,99 5,19 18,69 10,81 4,46 9,70 17,85 3,74 16,91 71,45 17,59 67,05 341,400

KATILIMLAR

1 141 SU ARUK   A 28 2 27,50 21 9 18,75 22 4 21,00 23 1 22,75 94 16 90,00 409,875 167

2 259 MUSTAFA EREN ÇİÇEK -9B 24 3 23,25 24 5 22,75 20 1 19,75 24 3 23,25 92 12 89,00 407,442 193

3 224 ZEHRA ATAMAN -9A 28 2 27,50 26 4 25,00 15 5 13,75 22 0 22,00 91 11 88,25 404,585 223

4 193 ELA BENLİ -9A 27 2 26,50 24 4 23,00 17 4 16,00 23 2 22,50 91 12 88,00 403,983 229

5 650 NAZIM KEREM TURAN -9B 26 2 25,50 24 5 22,75 13 1 12,75 27 1 26,75 90 9 87,75 403,532 234

6 603 SAMET ALP -9E 25 5 23,75 25 5 23,75 15 8 13,00 27 3 26,25 92 21 86,75 400,733 266

7 191 HASAN GÜVEN -9A 25 4 24,00 28 2 27,50 18 7 16,25 20 6 18,50 91 19 86,25 398,888 290

8 646 AHMET CHALABİ -9B 25 4 24,00 28 2 27,50 17 6 15,50 19 1 18,75 89 13 85,75 397,395 315

9 615 YAĞMUR YILMAZ -9A 28 1 27,75 25 3 24,25 13 9 10,75 23 2 22,50 89 15 85,25 395,554 349

10 269 TALU ÇINAR -9B 28 2 27,50 25 4 24,00 13 0 13,00 21 3 20,25 87 9 84,75 393,994 375

11 271 ECRİN ARSLAN -9B 25 3 24,25 24 4 23,00 14 2 13,50 23 1 22,75 86 10 83,50 390,759 419

12 88 DURU AKGÜL -9A 26 3 25,25 22 4 21,00 14 2 13,50 24 2 23,50 86 11 83,25 389,907 433

13 352 SÜEDA * IK -9D 24 1 23,75 17 3 16,25 21 2 20,50 22 1 21,75 84 7 82,25 387,026 494

14 263 CEYLİN BOZKURT -9B 26 4 25,00 26 4 25,00 14 8 12,00 21 5 19,75 87 21 81,75 385,281 531

15 483 AYŞE OK -9D 29 0 29,00 21 3 20,25 10 1 9,75 23 2 22,50 83 6 81,50 384,119 555

16 367 SEHER ACAR -9C 27 3 26,25 24 6 22,50 12 5 10,75 22 1 21,75 85 15 81,25 383,695 561

17 101 ALPER EDREMİT -9B 23 7 21,25 8 3 7,25 25 1 24,75 28 2 27,50 84 13 80,75 383,072 572

18 90 İBRAHİM EMRE ORTANCA-9A 28 2 27,50 23 5 21,75 12 4 11,00 21 2 20,50 84 13 80,75 381,980 591

19 618 ŞİRİN KOLUAÇIK -9E 28 2 27,50 25 4 24,00 11 2 10,50 19 2 18,50 83 10 80,50 381,148 605

20 0 DORUK KAYA -9A 26 4 25,00 27 3 26,25 10 5 8,75 22 7 20,25 85 19 80,25 380,792 611

21 325 ERAY ÖZ -9C 24 3 23,25 22 3 21,25 17 3 16,25 21 7 19,25 84 16 80,00 380,228 623

22 596 -9D 27 3 26,25 25 5 23,75 17 4 16,00 15 4 14,00 84 16 80,00 379,628 635

23 633 YAĞMUR KORKMAZ -9E 23 4 22,00 29 0 29,00 11 3 10,25 19 2 18,50 82 9 79,75 379,609 636

24 324 AHMET ATA ÖZKAN -9C 27 2 26,50 22 7 20,25 14 8 12,00 21 0 21,00 84 17 79,75 379,124 649

25 629 YİĞİT FURKAN KAYALIK -9E 24 4 23,00 22 6 20,50 19 3 18,25 18 1 17,75 83 14 79,50 378,697 660

26 356 ÇAĞAN SEREZ -9C 26 2 25,50 24 4 23,00 12 5 10,75 21 3 20,25 83 14 79,50 378,472 664

27 605 EFE HALİL ÖZKAN -9D 26 4 25,00 23 6 21,50 14 6 12,50 21 4 20,00 84 20 79,00 377,024 685

28 273 CANSU YÜZBAŞIOĞLU -9B 28 2 27,50 24 6 22,50 8 3 7,25 22 3 21,25 82 14 78,50 375,246 717

29 630 ZEYNEP EKİN OK -9E 25 3 24,25 22 6 20,50 16 9 13,75 20 2 19,50 83 20 78,00 374,096 752
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Genel Ortalama 19,29 6,76 17,60 17,51 7,11 15,73 7,54 5,12 6,26 14,95 5,48 13,58 59,29 24,47 53,17 300,060
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KATILIMLAR

30 631 NURİ ÖZEL -9D 23 7 21,25 22 5 20,75 17 6 15,50 21 3 20,25 83 21 77,75 373,764 757

31 197 ADEM KAYA -9A 24 3 23,25 28 1 27,75 11 4 10,00 17 1 16,75 80 9 77,75 373,364 768

32 137 BERRA AYDIN -9A 26 3 25,25 22 6 20,50 14 6 12,50 20 3 19,25 82 18 77,50 372,453 793

33 639 EYLÜL KIRICI -9E 24 5 22,75 22 7 20,25 16 8 14,00 22 7 20,25 84 27 77,25 372,066 802

34 327 MUHAMMED EMİN IRMAK-9E 24 4 23,00 23 5 21,75 14 8 12,00 21 2 20,50 82 19 77,25 372,044 805

35 342 MUAMMER ÖZCAN -9D 24 3 23,25 25 1 24,75 6 3 5,25 24 3 23,25 79 10 76,50 369,867 857

36 335 BEYZA KABA -9C 25 4 24,00 24 6 22,50 12 5 10,75 20 3 19,25 81 18 76,50 369,609 868

37 488 EGEMEN ELİGÜR -9D 19 11 16,25 24 6 22,50 16 6 14,50 23 1 22,75 82 24 76,00 369,254 875

38 307 YİĞİT ÇETİN -9C 23 5 21,75 24 6 22,50 18 7 16,25 17 5 15,75 82 23 76,25 369,010 882

39 330 POYRAZ UYGEÇ -9C 24 5 22,75 25 5 23,75 9 2 8,50 22 4 21,00 80 16 76,00 368,339 897

40 654 DOĞA AB -9E 26 1 25,75 20 5 18,75 12 1 11,75 20 1 19,75 78 8 76,00 367,899 910

41 495 NİSA NUR İŞÇİ -9D 24 4 23,00 23 4 22,00 13 3 12,25 19 2 18,50 79 13 75,75 367,455 921

42 461 ZEYNEP ÜLKÜ ÖZEL -9D 28 1 27,75 25 2 24,50 8 4 7,00 16 0 16,00 77 7 75,25 365,234 986

43 634 ELİF ÖZDEMİR -9C 24 5 22,75 24 6 22,50 9 3 8,25 22 3 21,25 79 17 74,75 364,591 1006

44 660 EREN COŞKUNDERE -9A 24 2 23,50 12 0 12,00 17 1 16,75 23 2 22,50 76 5 74,75 364,544 1009

45 116 Y EYLÜL ALTINTAŞ -9A 27 1 26,75 27 2 26,50 10 4 9,00 14 5 12,75 78 12 75,00 364,483 1010

46 249 MİRBEY DOĞAN -9B 25 4 24,00 22 8 20,00 9 2 8,50 23 3 22,25 79 17 74,75 364,469 1012

47 235 BESTE BALABAN -9B 25 5 23,75 25 5 23,75 10 7 8,25 20 4 19,00 80 21 74,75 364,371 1016

48 444 BEGÜM KİRAZOĞLU -9D 26 4 25,00 24 6 22,50 11 3 10,25 18 4 17,00 79 17 74,75 364,129 1027

49 625 ALP EROĞLU -9E 23 5 21,75 22 7 20,25 9 6 7,50 26 4 25,00 80 22 74,50 364,120 1029

50 0 UĞUR BAŞ -9C 25 3 24,25 24 4 23,00 11 7 9,25 19 5 17,75 79 19 74,25 362,753 1056

51 289 KAANŞ ENGÖZ -9C 26 2 25,50 19 3 18,25 12 6 10,50 21 5 19,75 78 16 74,00 361,919 1081

52 510 ECRİN KAVAS -9C 26 4 25,00 23 6 21,50 9 4 8,00 20 3 19,25 78 17 73,75 361,213 1101

53 57 BUSE ATAK -9A 25 3 24,25 21 5 19,75 12 4 11,00 19 2 18,50 77 14 73,50 360,529 1131

54 264 BAHADIR AKKOCA -9E 20 7 18,25 26 3 25,25 14 8 12,00 18 1 17,75 78 19 73,25 360,527 1132

55 252 HÜSEYİN TALHA KAYA -9C 26 3 25,25 20 10 17,50 15 5 13,75 19 8 17,00 80 26 73,50 360,339 1139

56 170 SUDENAZ İLBARS -9A 26 3 25,25 25 4 24,00 8 5 6,75 18 3 17,25 77 15 73,25 359,597 1166

57 148 GÖKTUĞ BAŞOĞUL -9E 23 6 21,50 24 6 22,50 8 6 6,50 24 6 22,50 79 24 73,00 359,543 1169

58 641 İLAYDA TOKER -9A 24 5 22,75 28 1 27,75 8 4 7,00 16 3 15,25 76 13 72,75 358,339 1196
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Genel Ortalama 19,29 6,76 17,60 17,51 7,11 15,73 7,54 5,12 6,26 14,95 5,48 13,58 59,29 24,47 53,17 300,060
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KATILIMLAR

59 211 AHMET EREN ULUSOY -9D 22 2 21,50 23 5 21,75 9 3 8,25 21 0 21,00 75 10 72,50 357,980 1207

60 198 ELANUR DİKİCİ -9A 25 3 24,25 21 5 19,75 10 6 8,50 21 4 20,00 77 18 72,50 357,583 1219

61 277 EGE TUNÇEL -9B 25 5 23,75 24 5 22,75 9 4 8,00 18 2 17,50 76 16 72,00 356,045 1275

62 258 ESMANUR DANACI -9B 27 3 26,25 26 4 25,00 6 13 2,75 19 4 18,00 78 24 72,00 355,740 1281

63 152 ÖMER EFE T ERDOĞAN -9A 25 1 24,75 26 2 25,50 11 2 10,50 12 3 11,25 74 8 72,00 355,665 1283

64 490 ŞAKİR EFE TURAN -9D 24 6 22,50 23 7 21,25 9 1 8,75 20 6 18,50 76 20 71,00 353,241 1362

65 300 NİSA AKAY -9E 21 7 19,25 22 6 20,50 13 4 12,00 20 4 19,00 76 21 70,75 352,932 1376

66 247 CANER YAVUZ -9B 27 3 26,25 19 11 16,25 11 5 9,75 21 9 18,75 78 28 71,00 352,764 1380

67 366 HİCRAN HACILI -9C 28 1 27,75 24 5 22,75 4 8 2,00 19 3 18,25 75 17 70,75 351,797 1409

68 150 BUĞRA GÜNDÜZ -9A 25 4 24,00 21 9 18,75 12 6 10,50 19 7 17,25 77 26 70,50 351,493 1424

69 268 BERRA KARAKUŞ -9B 22 5 20,75 23 6 21,50 15 3 14,25 14 3 13,25 74 17 69,75 349,501 1493

70 231 DURU GÖKDEMİR -9B 24 2 23,50 15 2 14,50 14 2 13,50 19 3 18,25 72 9 69,75 349,344 1494

71 347 EYMEN BERAT ÖZTÜRK -9C 21 8 19,00 23 7 21,25 13 6 11,50 19 5 17,75 76 26 69,50 349,157 1502

72 628 SALİHA GÜLSÜM AKSOY -9E 22 6 20,50 20 4 19,00 9 3 8,25 22 2 21,50 73 15 69,25 348,361 1527

73 638 HAYRUNNİSA AKHAN -9E 27 1 26,75 22 4 21,00 2 1 1,75 21 5 19,75 72 11 69,25 347,478 1552

74 521 ALPER ATEŞ -9B 20 10 17,50 24 6 22,50 11 4 10,00 21 9 18,75 76 29 68,75 347,138 1562

75 627 EGE EREN TOKSOY -9E 25 3 24,25 22 5 20,75 8 5 6,75 19 8 17,00 74 21 68,75 346,190 1591

76 369 SEMANUR YILMAZ -9C 25 2 24,50 21 5 19,75 9 5 7,75 18 5 16,75 73 17 68,75 346,148 1598

77 621 İREM AYDIN -9D 27 3 26,25 22 4 21,00 9 7 7,25 15 3 14,25 73 17 68,75 345,820 1608

78 599 IRMAK TAŞ -9D 22 4 21,00 28 2 27,50 7 7 5,25 15 1 14,75 72 14 68,50 345,771 1611

79 266 ALPEREN GÜRDAL -9B 15 4 14,00 25 0 25,00 9 1 8,75 21 4 20,00 70 9 67,75 344,637 1657

80 229 ECE CİÇAK -9B 24 6 22,50 17 10 14,50 17 6 15,50 16 2 15,50 74 24 68,00 344,103 1672

81 353 HARUN GİRGİN   23 3 22,25 26 4 25,00 13 4 12,00 9 1 8,75 71 12 68,00 343,866 1683

82 155 MURAT YAĞIZ GÜRGEN -9E 15 3 14,25 19 9 16,75 21 7 19,25 19 7 17,25 74 26 67,50 343,743 1688

83 233 AYŞENUR ALABAY -9C 26 4 25,00 13 6 11,50 10 4 9,00 23 3 22,25 72 17 67,75 343,297 1707

84 634 CEYLİN TEZCAN -9C 19 1 18,75 18 3 17,25 15 5 13,75 18 1 17,75 70 10 67,50 343,178 1713

85 620 AYŞE AĞIRMAN -9E 23 7 21,25 22 8 20,00 7 3 6,25 21 5 19,75 73 23 67,25 342,181 1744

86 240 YİĞİT BOZ -9A 27 3 26,25 17 11 14,25 14 7 12,25 16 5 14,75 74 26 67,50 342,083 1747

87 602 MELEK SÜZEN -9D 21 4 20,00 23 4 22,00 7 1 6,75 18 0 18,00 69 9 66,75 340,771 1792
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Okul Ortalaması 22,80 4,20 21,75 19,99 5,19 18,69 10,81 4,46 9,70 17,85 3,74 16,91 71,45 17,59 67,05 341,400

KATILIMLAR

88 251 ECENAZ KAYGAS -9B 25 2 24,50 21 6 19,50 6 2 5,50 17 0 17,00 69 10 66,50 339,394 1834

89 260 MEHMET DENİZ ERDEN -9B 23 2 22,50 15 4 14,00 12 8 10,00 21 5 19,75 71 19 66,25 339,013 1843

90 358 İREM KARATAŞ   27 3 26,25 19 4 18,00 9 5 7,75 15 3 14,25 70 15 66,25 338,305 1865

91 103 SUDE YILDIRIM -9A 22 5 20,75 21 8 19,00 12 1 11,75 16 6 14,50 71 20 66,00 338,279 1867

92 244 AYBARS DECDELİ -9B 19 7 17,25 20 6 18,50 14 2 13,50 18 6 16,50 71 21 65,75 338,062 1872

93 286 KAĞAN DÖNMEZ -9A 22 7 20,25 23 5 21,75 13 8 11,00 14 5 12,75 72 25 65,75 337,522 1895

94 0 NİSA SADIÇ -9E 22 8 20,00 20 10 17,50 10 1 9,75 19 4 18,00 71 23 65,25 336,262 1949

95 642 DOĞUKAN ŞANOĞLU -9E 20 1 19,75 26 2 25,50 5 3 4,25 16 1 15,75 67 7 65,25 336,204 1950

96 306 HANİFE KURT -9C 25 5 23,75 21 8 19,00 10 10 7,50 17 10 14,50 73 33 64,75 334,131 2026

97 562 MELİS BİLİŞ -9D 21 7 19,25 22 8 20,00 6 2 5,50 20 3 19,25 69 20 64,00 332,652 2081

98 179 ADA SU ÖZCAN -9B 24 5 22,75 23 5 21,75 1 3 0,25 20 4 19,00 68 17 63,75 331,435 2129

99 626 KEVSER GÖZÜMOĞLU -9B 26 4 25,00 24 6 22,50 17 4 16,00 67 14 63,50 330,271 2167

100 0 DERİN AKSU -9A 16 4 15,00 22 3 21,25 10 5 8,75 18 3 17,25 66 15 62,25 327,864 2250

101 348 ELİF NAZ ŞIK -9C 23 5 21,75 18 5 16,75 8 6 6,50 18 2 17,50 67 18 62,50 327,748 2256

102 652 YUNUS MUSA PAYÇU -9C 27 1 26,75 25 5 23,75 13 4 12,00 65 10 62,50 326,398 2303

103 0 SÜLEYMANEFE ÇALIŞKAN-9E 21 6 19,50 16 3 15,25 15 7 13,25 15 5 13,75 67 21 61,75 325,636 2335

104 492 YAĞMUR BAYSU -9D 22 0 22,00 10 0 10,00 8 1 7,75 22 3 21,25 62 4 61,00 323,356 2429

105 293 EGEMENPAŞA KULA -9C 21 7 19,25 21 7 19,25 11 10 8,50 16 9 13,75 69 33 60,75 322,662 2453

106 614 MURAT ÖMÜR KAHRAMAN-9B 18 7 16,25 16 5 14,75 12 7 10,25 20 3 19,25 66 22 60,50 322,521 2458

107 657 İBRAHİM DEMİREL -9A 21 4 20,00 15 3 14,25 12 3 11,25 16 4 15,00 64 14 60,50 321,863 2488

108 173 ALPTUĞ TUNÇ -9A 19 6 17,50 18 7 16,25 4 4 3,00 24 3 23,25 65 20 60,00 321,015 2520

109 649 MUHAMMED YİĞİT -9D 21 4 20,00 22 3 21,25 5 4 4,00 16 5 14,75 64 16 60,00 320,350 2544

110 227 ALİFETHİ İBRAHİMOĞLU -9A 26 3 25,25 7 2 6,50 11 1 10,75 18 2 17,50 62 8 60,00 319,778 2563

111 214 KÜBRA EZER -9B 22 5 20,75 20 7 18,25 3 7 1,25 20 2 19,50 65 21 59,75 319,691 2567

112 632 ARDA AKSU -9E 23 2 22,50 9 3 8,25 12 4 11,00 19 4 18,00 63 13 59,75 319,404 2580

113 157 OZAN BAKIR -9C 22 6 20,50 18 12 15,00 5 4 4,00 22 8 20,00 67 30 59,50 318,992 2599

114 660 SENA GÜVEN -9B 23 2 22,50 16 14 12,50 10 20 5,00 20 2 19,50 69 38 59,50 318,712 2604

115 365 OSMAN NURİ TÜLKER -9C 15 6 13,50 20 9 17,75 9 10 6,50 23 7 21,25 67 32 59,00 318,449 2623

116 333 TUNA KÖSELER -9C 21 7 19,25 22 6 20,50 1 1 0,75 20 6 18,50 64 20 59,00 317,592 2655
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KATILIMLAR

117 275 IRMAK TUNÇEL -9E 22 4 21,00 10 5 8,75 13 3 12,25 17 1 16,75 62 13 58,75 316,543 2677

118 272 EGE KIZILIRMAK -9A 20 8 18,00 19 7 17,25 9 5 7,75 16 3 15,25 64 23 58,25 315,370 2713

119 97 NAZ ORAK -9A 19 1 18,75 12 8 10,00 15 5 13,75 16 2 15,50 62 16 58,00 314,531 2735

120 571 BARIŞ TEKER -9D 20 7 18,25 21 5 19,75 6 4 5,00 15 4 14,00 62 20 57,00 311,530 2843

121 610 DEVRAN KARAKUŞ -9D 18 9 15,75 24 6 22,50 11 3 10,25 9 4 8,00 62 22 56,50 310,112 2888

122 594 EROL BERK YILDIRIM -9D 22 2 21,50 26 2 25,50 9 0 9,00 1 1 0,75 58 5 56,75 309,826 2895

123 238 TUBA ÇAKIR -9B 20 1 19,75 19 4 18,00 8 9 5,75 13 7 11,25 60 21 54,75 304,461 3090

124 486 ZÜMRA CAN -9E 24 0 24,00 13 7 11,25 5 3 4,25 16 3 15,25 58 13 54,75 304,069 3107

125 485 GÜL HEPER -9E 21 5 19,75 20 4 19,00 6 7 4,25 12 4 11,00 59 20 54,00 302,197 3156

126 647 FURKAN YORU*   21 5 19,75 19 6 17,50 17 1 16,75 57 12 54,00 301,757 3175

127 380 ELA ÇAĞLAYAN -9E 18 11 15,25 21 8 19,00 1 1 0,75 19 7 17,25 59 27 52,25 297,771 3300

128 607 NAZ BAYAZITOĞLU -9D 24 6 22,50 8 2 7,50 12 5 10,75 13 6 11,50 57 19 52,25 296,599 3338

129 530 AZİZ KAAN ÖĞRETİM -9 17 10 14,50 9 3 8,25 11 1 10,75 19 4 18,00 56 18 51,50 295,644 3372

130 645 -9D 23 3 22,25 2 1 1,75 12 5 10,75 19 9 16,75 56 18 51,50 294,587 3407

131 659 MELİS ONAY -9A 17 9 14,75 17 9 14,75 5 3 4,25 18 4 17,00 57 25 50,75 293,317 3450

132 0 KAAN DAĞTEKİN -9E 21 4 20,00 12 6 10,50 20 4 19,00 53 14 49,50 288,197 3610

133 318 ZEYNEP BAYRAM -9C 25 4 24,00 7 2 6,50 18 3 17,25 50 9 47,75 283,107 3749

134 635 TUNA KARAASLAN -9E 24 5 22,75 20 8 18,00 6 1 5,75 50 14 46,50 279,052 3851

135 169 BEKİR KAAN KURT -9A 23 0 23,00 5 1 4,75 7 2 6,50 9 0 9,00 44 3 43,25 269,380 4104

136 476 BURAK AKBABA -9A 7 2 6,50 16 7 14,25 2 1 1,75 18 5 16,75 43 15 39,25 259,811 4340

137 364 AHMET AYNACI -9C 15 15 11,25 18 12 15,00 2 2 1,50 10 20 5,00 45 49 32,75 239,184 4774

138 496 -9C 11 14 7,50 14 14 10,50 3 2 2,50 11 14 7,50 39 44 28,00 225,493 4971

139 0 ÖMER BURAK ŞAHİN -9D 22 2 21,50 22 2 21,50 203,834 5238

140 279 HİRA NUR YILDIRIM -9A 10 15 6,25 12 18 7,50 4 9 1,75 8 20 3,00 34 62 18,50 196,919 5302

141 375 CEM TUNÇ -9D 18 7 16,25 18 7 16,25 190,848 5370

142 250 AHMET   A -9B 14 10 11,50 3 12 0,00 0 3 -0,75 3 0 3,00 20 25 13,75 181,958 5434

143 478 YAĞMUR KARA -9D 4 3 3,25 6 10 3,50 0 8 -2,00 1 11 -1,75 11 32 3,00 150,526 5698
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA ALP OĞUZ ANADOLU LİSESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME 143 143 621 5864

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Matematik Fizik Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,29 6,76 17,60 17,51 7,11 15,73 7,54 5,12 6,26 14,95 5,48 13,58 59,29 24,47 53,17 300,060

Okul Ortalaması 22,80 4,20 21,75 19,99 5,19 18,69 10,81 4,46 9,70 17,85 3,74 16,91 71,45 17,59 67,05 341,400

KATILIMLAR
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