
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA ALP OĞUZ ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT 0 132 132 523 12489

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,0511,19 19,25 2,43 1,10 2,15 2,15 0,99 1,90 2,15 1,13 1,87 2,54 1,19 2,24 0,02 0,01 0,02 9,31 3,90 8,33 1,21 0,41 1,11 2,11 1,39 1,77 1,36 1,70 0,94 1,62 1,50 1,25 46,9524,51 40,83 258,650

Okul Ortalaması 20,4511,11 17,67 2,68 0,93 2,45 2,39 1,09 2,12 2,14 1,26 1,83 2,45 1,11 2,18 0,01 0,00 0,01 8,50 5,03 7,24 0,86 0,67 0,69 2,23 2,07 1,71 0,93 2,41 0,33 1,72 2,12 1,19 44,3627,80 37,42 248,530

KATILIMLAR

1 205 MERVE GÜNGÖR 11B 35 3 34,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 10 1 9,75 2 0 2,00 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 79 10 76,50 369,178 551

2 423 UMUT GÖKMEN ÖLKEN 11C 24 9 21,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 13 5 11,75 2 1 1,75 4 2 3,50 3 2 2,50 3 1 2,75 63 21 57,75 313,928 2654

3 312 ECRİN ŞAHİN 11 32 8 30,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 13 5 11,75 1 4 0,00 2 0 2,00 1 2 0,50 64 24 58,00 313,360 2679

4 164 ELANUR SAKAR 11A 32 3 31,25 5 0 5,00 2 0 2,00 3 2 2,50 3 0 3,00 10 8 8,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 62 18 57,50 311,818 2774

5 124 CANSU AKSOY 11A 31 7 29,25 4 0 4,00 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 6 2 5,50 1 0 1,00 2 2 1,50 3 4 2,00 4 1 3,75 61 19 56,25 308,363 2947

6 341 ŞEYMA KORKMAZ 11D 26 14 22,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 14 2 13,50 0 2 -0,50 2 5 0,75 1 3 0,25 4 2 3,50 63 32 55,00 305,355 3127

7 334 MISRA KURU 11E 28 10 25,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 9 3 8,25 1 0 1,00 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 60 22 54,50 303,455 3241

8 45 FATİH EREN YILMAZ 11A 29 10 26,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 10 4 9,00 1 0 1,00 6 1 5,75 1 6 -0,50 3 3 2,25 62 32 54,00 301,935 3337

9 210 BULUT BAYLAN 11B 30 6 28,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 11 8 9,00 4 2 3,50 1 3 0,25 0 6 -1,50 61 28 54,00 301,465 3367

10 185 ÖZLEM ŞİŞ 11B 32 8 30,00 3 1 2,75 2 0 2,00 3 0 3,00 5 0 5,00 9 3 8,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 3 0,25 1 2 0,50 58 19 53,25 299,015 3518

11 23 AKİF EFE YILMAZ 11E 26 11 23,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 12 1 11,75 3 4 2,00 0 4 -1,00 5 1 4,75 59 25 52,75 298,513 3557

12 64 AYLİN DURU ÖNDİN 11A 27 10 24,50 4 0 4,00 3 2 2,50 2 1 1,75 14 4 13,00 2 1 1,75 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 59 25 52,75 298,330 3568

13 192 ELİF DURU ARAS 11A 28 11 25,25 5 0 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 7 2 6,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 58 22 52,50 297,528 3630

14 29 EYLÜL NİJEL GÖNÜL 11E 33 6 31,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 10 3 9,25 4 2 3,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 58 21 52,75 297,380 3639

15 477 BEGÜM GÜNDOĞDU 11D 23 9 20,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 10 2 9,50 5 0 5,00 4 3 3,25 2 4 1,00 1 4 0,00 59 28 52,00 296,513 3692

16 183 GÜLSEFA KURBAN 11B 31 8 29,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 9 8 7,00 1 1 0,75 1 5 -0,25 3 2 2,50 59 27 52,25 296,145 3720

17 204 ELİF DİRİK 11B 23 8 21,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 3 0 3,00 15 3 14,25 2 1 1,75 2 1 1,75 4 2 3,50 56 18 51,50 295,080 3787

18 139 AZRA UZUN 11A 24 12 21,00 3 1 2,75 3 0 3,00 2 1 1,75 2 0 2,00 16 3 15,25 3 0 3,00 1 3 0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 57 23 51,25 294,145 3845

19 446 ALPEREN BAYMIŞ 11D 16 10 13,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 14 6 12,50 1 0 1,00 5 2 4,50 4 2 3,50 4 1 3,75 57 27 50,25 292,470 3963

20 340 DENİZ EGE KOCABAŞ 11D 25 14 21,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 7 2 6,50 4 2 3,50 2 3 1,25 3 1 2,75 56 24 50,00 290,505 4103

21 0 TUANA KARATEKE   25 11 22,25 4 0 4,00 3 0 3,00 1 3 0,25 3 0 3,00 13 10 10,50 2 0 2,00 2 2 1,50 1 4 0,00 4 2 3,50 58 32 50,00 290,308 4118

22 34 BERFİN KIZILBOĞA 11A 30 3 29,25 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 10 4 9,00 1 1 0,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 53 13 49,75 288,703 4218

23 313 ZEYNEP OKTAY 11E 23 15 19,25 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 10 9 7,75 6 0 6,00 5 1 4,75 2 5 0,75 3 3 2,25 59 41 48,75 287,033 4334

24 408 MELTEM BOZDAĞ 11C 26 12 23,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 10 7 8,25 3 2 2,50 4 3 3,25 1 6 -0,50 4 2 3,50 59 41 48,75 286,485 4367

25 274 SUDE KIZIL 11E 25 10 22,50 5 0 5,00 2 0 2,00 3 0 3,00 4 0 4,00 7 2 6,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 52 16 48,00 284,235 4545

26 295 VERDA ALTAY 11E 22 18 17,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 11 4 10,00 1 0 1,00 6 1 5,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 57 39 47,25 282,670 4662

27 524 TUBA YILMAZ 11C 27 12 24,00 3 0 3,00 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 12 4 11,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 53 23 47,25 281,665 4730

28 411 NAZ ÇELİK 11B 28 9 25,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 3 0 3,00 10 5 8,75 51 15 47,25 281,348 4763

29 136 EFE ÇALIŞ 11A 18 22 12,50 5 0 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 10 7 8,25 5 2 4,50 4 2 3,50 4 1 3,75 56 39 46,25 280,520 4818
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,0511,19 19,25 2,43 1,10 2,15 2,15 0,99 1,90 2,15 1,13 1,87 2,54 1,19 2,24 0,02 0,01 0,02 9,31 3,90 8,33 1,21 0,41 1,11 2,11 1,39 1,77 1,36 1,70 0,94 1,62 1,50 1,25 46,9524,51 40,83 258,650

Okul Ortalaması 20,4511,11 17,67 2,68 0,93 2,45 2,39 1,09 2,12 2,14 1,26 1,83 2,45 1,11 2,18 0,01 0,00 0,01 8,50 5,03 7,24 0,86 0,67 0,69 2,23 2,07 1,71 0,93 2,41 0,33 1,72 2,12 1,19 44,3627,80 37,42 248,530

KATILIMLAR

30 39 EDA KOŞAL 11E 29 11 26,25 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 8 2,00 2 0 2,00 4 3 3,25 0 3 -0,75 3 3 2,25 55 33 46,75 279,963 4850

31 437 MELEK SULTAN YAŞAR 11C 27 4 26,00 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 1 1 0,75 9 3 8,25 1 2 0,50 2 1 1,75 49 13 45,75 276,875 5081

32 549 AYBERK GÜLKAN 11D 20 14 16,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 10 3 9,25 1 0 1,00 4 2 3,50 1 3 0,25 3 3 2,25 53 31 45,25 276,750 5089

33 237 İREM AYNACI 11E 26 13 22,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 0 3,00 11 1 10,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 50 21 44,75 274,238 5270

34 225 NEHİR ŞEHİRLİ 11D 16 7 14,25 4 0 4,00 3 0 3,00 3 0 3,00 3 1 2,75 11 1 10,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 0 3,00 47 12 44,00 273,278 5336

35 27 İKRA İSKENDER 11A 24 16 20,00 3 1 2,75 3 0 3,00 2 2 1,50 1 2 0,50 10 4 9,00 2 0 2,00 3 2 2,50 2 5 0,75 3 3 2,25 53 35 44,25 273,255 5338

36 184 TOPRAK ÖZCAN 11B 19 6 17,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 12 0 12,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 47 12 44,00 272,645 5389

37 190 MERT KAÇAR 11B 17 9 14,75 3 2 2,50 3 0 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 20 2 19,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 49 21 43,75 272,228 5422

38 151 ALİ AYDOĞDU 11C 21 14 17,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 11 6 9,50 1 2 0,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 51 30 43,50 271,205 5494

39 527 REYYAN PAŞALI 11D 29 11 26,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 11 11 8,25 2 4 1,00 2 4 1,00 0 7 -1,75 2 3 1,25 56 49 43,75 270,733 5531

40 418 YİĞİT ENES ATAR 11E 23 12 20,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 6 4 5,00 1 0 1,00 3 3 2,25 2 2 1,50 3 1 2,75 50 28 43,00 269,520 5624

41 189 ELİF BOZKURT 11E 27 11 24,25 2 0 2,00 3 0 3,00 2 0 2,00 2 0 2,00 6 2 5,50 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 47 16 43,00 268,838 5674

42 351 ALPEREN KESGİN 11C 22 13 18,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 10 10 7,50 0 1 -0,25 3 4 2,00 1 4 0,00 2 4 1,00 53 41 42,75 268,788 5680

43 220 DİLARA SARI 11C 21 19 16,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 14 7 12,25 2 4 1,00 2 5 0,75 2 5 0,75 3 2 2,50 55 50 42,50 268,398 5714

44 440 ELA JANE ÖZGEN 11E 30 9 27,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 2 3 1,25 5 3 4,25 0 1 -0,25 3 3 2,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 50 28 43,00 268,343 5722

45 500 ATALAY YAVUZ KILIÇ 11C 16 7 14,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 8 4 7,00 4 2 3,50 1 0 1,00 3 1 2,75 47 19 42,25 268,033 5753

46 236 EBRU DÜZGÜN 11C 23 16 19,00 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 14 3 13,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 49 27 42,25 267,215 5823

47 92 ELİF IRMAK KARA 11A 17 8 15,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 8 8 6,00 2 0 2,00 3 3 2,25 3 1 2,75 3 2 2,50 48 25 41,75 266,435 5888

48 454 NİSA HATUN AKCENGİZ11A 21 6 19,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 10 0 10,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 45 12 42,00 266,355 5895

49 219 FATMA NUR ARSLANDAĞI11E 27 13 23,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 7 2 6,50 1 1 0,75 1 5 -0,25 49 28 42,00 265,773 5942

50 178 BÜSE SABIRLI 11C 21 15 17,25 4 1 3,75 3 0 3,00 0 3 -0,75 3 0 3,00 11 6 9,50 1 0 1,00 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 49 31 41,25 264,513 6034

51 212 NİSA IŞIK 11B 23 12 20,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 7 3,25 1 3 0,25 5 2 4,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 51 39 41,25 264,175 6065

52 65 EZGİ AYDIN 11A 15 3 14,25 3 0 3,00 3 0 3,00 1 0 1,00 2 1 1,75 13 4 12,00 3 1 2,75 4 2 3,50 0 4 -1,00 44 15 40,25 261,803 6242

53 14 HALDUN ALTUNTOP 11B 24 13 20,75 2 0 2,00 4 0 4,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 6 0 6,00 1 0 1,00 45 19 40,25 261,138 6302

54 213 EMRE KILIÇ 11E 25 14 21,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 7 2 6,50 3 0 3,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 48 31 40,25 260,900 6330

55 321 ZEYNEP CEREN KİRAZ 11D 24 14 20,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 9 8 7,00 2 5 0,75 0 7 -1,75 2 4 1,00 51 44 40,00 260,135 6376

56 199 MEHMET FIRAT CEBE 11B 20 19 15,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 9 9 6,75 3 4 2,00 3 4 2,00 4 2 3,50 51 46 39,50 259,608 6414

57 409 BERFİDAL DOĞAN 11B 20 15 16,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 14 11 11,25 1 5 -0,25 3 3 2,25 1 5 -0,25 2 4 1,00 52 50 39,50 259,298 6438

58 215 ELA CEYLİN DEMİRÖZ 11B 22 7 20,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 7 7 5,25 4 3 3,25 1 3 0,25 1 4 0,00 47 30 39,50 258,798 6480
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA ALP OĞUZ ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT 0 132 132 523 12489

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,0511,19 19,25 2,43 1,10 2,15 2,15 0,99 1,90 2,15 1,13 1,87 2,54 1,19 2,24 0,02 0,01 0,02 9,31 3,90 8,33 1,21 0,41 1,11 2,11 1,39 1,77 1,36 1,70 0,94 1,62 1,50 1,25 46,9524,51 40,83 258,650

Okul Ortalaması 20,4511,11 17,67 2,68 0,93 2,45 2,39 1,09 2,12 2,14 1,26 1,83 2,45 1,11 2,18 0,01 0,00 0,01 8,50 5,03 7,24 0,86 0,67 0,69 2,23 2,07 1,71 0,93 2,41 0,33 1,72 2,12 1,19 44,3627,80 37,42 248,530

KATILIMLAR

59 448 ECEM TOKSOY 11A 33 6 31,50 5 1 4,75 4 2 3,50 42 9 39,75 257,950 6549

60 404 SULTAN DENİZKAN 11E 19 15 15,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 9 3 8,25 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 46 28 39,00 257,908 6554

61 623 NURSENA ORTANCA 11A 19 8 17,00 3 2 2,50 3 1 2,75 1 3 0,25 2 2 1,50 8 7 6,25 1 0 1,00 4 3 3,25 2 4 1,00 4 2 3,50 47 32 39,00 257,880 6555

62 0 ZEYNEP KUŞ 11B 26 12 23,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 5 2 4,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 46 27 39,25 257,605 6581

63 447 NİRA KERESTECİOĞLU 11B 24 16 20,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 5 10 2,50 1 0 1,00 4 2 3,50 1 1 0,75 3 3 2,25 49 40 39,00 257,440 6592

64 13 TUNA GÜLLÜ 11D 21 15 17,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 7 8 5,00 2 2 1,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 47 33 38,75 256,883 6635

65 128 CEMAL İ*E 11A 22 11 19,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 5 6 3,50 0 4 -1,00 3 3 2,25 2 2 1,50 3 1 2,75 47 33 38,75 256,783 6650

66 127 DEFNENAZ BİRKIŞ 11E 22 14 18,50 3 0 3,00 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 7 6 5,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 45 25 38,75 256,710 6654

67 71 PELİN DAĞDEVİREN 11D 19 5 17,75 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 11 4 10,00 3 0 3,00 2 0 2,00 1 0 1,00 41 10 38,50 256,083 6706

68 28 UTKU ÖZCAN 11A 20 18 15,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 10 3 9,25 0 1 -0,25 5 2 4,50 0 5 -1,25 2 4 1,00 48 40 38,00 254,915 6805

69 209 RÜYA KORKMAZ 11B 25 15 21,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 3 1 2,75 9 6 7,50 2 4 1,00 3 2 2,50 45 29 37,75 253,383 6923

70 208 PELİN BEKGÖZ 11E 24 11 21,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 44 25 37,75 253,333 6927

71 60 BERAY KAMAN 11A 23 10 20,50 1 3 0,25 2 0 2,00 2 1 1,75 3 2 2,50 7 5 5,75 1 0 1,00 2 1 1,75 1 3 0,25 2 2 1,50 44 27 37,25 251,970 7044

72 308 SÜMEYYE LÖK 11C 24 10 21,50 1 0 1,00 2 0 2,00 13 5 11,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 42 19 37,25 251,680 7070

73 0 EMİRKAN ALBAYRAK 11C 17 15 13,25 4 0 4,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 8 5 6,75 1 0 1,00 3 1 2,75 0 5 -1,25 3 1 2,75 44 31 36,25 249,923 7195

74 125 CEREN NUR BAKIR 11A 23 14 19,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 4 3,00 1 0 1,00 2 4 1,00 2 3 1,25 2 1 1,75 44 30 36,50 249,855 7202

75 301 CEREN DÖNMEZ 11C 25 14 21,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 3 1 2,75 7 12 4,00 1 2 0,50 2 4 1,00 1 6 -0,50 1 5 -0,25 49 50 36,50 249,445 7230

76 417 YAĞIZ UMUT ÇATIK 11B 11 7 9,25 2 1 1,75 2 1 1,75 1 4 0,00 2 1 1,75 15 0 15,00 1 0 1,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 5 -0,25 41 21 35,75 248,973 7262

77 73 YİĞİT OĞUZ 11E 20 12 17,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 0 3,00 7 0 7,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 40 16 36,00 248,530 7298

78 282 HÜSNANUR KARATEKE 11C 11 5 9,75 1 0 1,00 2 1 1,75 4 0 4,00 1 0 1,00 14 4 13,00 2 0 2,00 3 1 2,75 38 11 35,25 247,298 7388

79 230 KORAY KAVASOĞLU 11C 19 12 16,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 2 0 2,00 11 3 10,25 0 1 -0,25 2 5 0,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 42 29 34,75 244,965 7558

80 306 ALİ YEŞİL 11C 23 13 19,75 14 5 12,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 40 21 34,75 244,478 7585

81 218 DESDİNA İLDAN 11E 27 10 24,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 40 21 34,75 243,730 7643

82 133 YUSUF ARAM 11A 14 10 11,50 4 0 4,00 4 0 4,00 1 1 0,75 2 2 1,50 8 2 7,50 3 0 3,00 4 3 3,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 40 24 34,00 243,255 7671

83 44 SENA HAYAL AVCI 11E 22 9 19,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 3 4,25 3 3 2,25 1 3 0,25 1 3 0,25 42 31 34,25 242,978 7689

84 416 CEYLİN SÜRGÜCÜ 11D 23 17 18,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 11 13 7,75 1 0 1,00 2 5 0,75 2 5 0,75 2 3 1,25 48 56 34,00 242,353 7740

85 326 ZEYNEP ÇELİK 11D 22 10 19,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 8 2 7,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 38 19 33,25 240,010 7924

86 616 ŞEYMA NAZ ÇADIRLI 11C 22 14 18,50 4 0 4,00 3 1 2,75 2 1 1,75 7 7 5,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 41 32 33,00 239,285 7979

87 305 ZEYNEP ŞAHİN 11E 19 15 15,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 16 0,00 0 1 -0,25 3 4 2,00 5 2 4,50 1 4 0,00 45 49 32,75 239,183 7985
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Genel Ortalama 22,0511,19 19,25 2,43 1,10 2,15 2,15 0,99 1,90 2,15 1,13 1,87 2,54 1,19 2,24 0,02 0,01 0,02 9,31 3,90 8,33 1,21 0,41 1,11 2,11 1,39 1,77 1,36 1,70 0,94 1,62 1,50 1,25 46,9524,51 40,83 258,650

Okul Ortalaması 20,4511,11 17,67 2,68 0,93 2,45 2,39 1,09 2,12 2,14 1,26 1,83 2,45 1,11 2,18 0,01 0,00 0,01 8,50 5,03 7,24 0,86 0,67 0,69 2,23 2,07 1,71 0,93 2,41 0,33 1,72 2,12 1,19 44,3627,80 37,42 248,530

KATILIMLAR

88 180 EGE EDİZ 11B 18 13 14,75 3 0 3,00 3 1 2,75 1 3 0,25 2 2 1,50 7 5 5,75 4 2 3,50 0 4 -1,00 3 3 2,25 41 33 32,75 239,178 7986

89 69 SAMİ FURKAN 11B 18 7 16,25 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 3 2 2,50 5 8 3,00 3 4 2,00 1 3 0,25 3 2 2,50 40 29 32,75 238,983 8007

90 472 UFUKDENİZ ARZUMAN 11B 18 21 12,75 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 3 4,25 4 2 3,50 3 4 2,00 3 2 2,50 43 42 32,50 238,813 8023

91 228 ÖMER GÜRPINAR 11C 16 11 13,25 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 8 8 6,00 2 2 1,50 1 4 0,00 1 3 0,25 2 1 1,75 41 34 32,50 238,508 8042

92 435 İREM İNCE 11E 23 10 20,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 7 2 6,50 37 17 32,75 238,240 8060

93 118 NEHİR KOÇ 11A 16 14 12,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 11 3 10,25 1 0 1,00 1 1 0,75 0 6 -1,50 40 31 32,25 237,780 8086

94 207 AKTUĞ AKBULUT 11B 24 14 20,50 11 4 10,00 2 0 2,00 37 18 32,50 237,565 8105

95 0 ALEYNA ALPKAN 11D 20 10 17,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 8 1 7,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 38 23 32,25 237,220 8133

96 304 FERİDUN OKTAR 11D 18 21 12,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 0 2,00 8 2 7,50 1 0 1,00 3 1 2,75 1 3 0,25 40 32 32,00 237,103 8150

97 172 GÖKÇE ALCA 11B 16 10 13,50 2 0 2,00 2 0 2,00 1 1 0,75 2 1 1,75 13 2 12,50 1 3 0,25 1 2 0,50 0 5 -1,25 38 24 32,00 236,865 8167

98 463 NAZLI ERBİR 11D 19 13 15,75 16 4 15,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 38 25 31,75 235,878 8237

99 299 NİSA BURCU 11C 14 8 12,00 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 12 3 11,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 4 1,00 38 26 31,50 235,610 8258

100 174 NURGÜL SILA KURT 11B 9 6 7,50 1 0 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 14 3 13,25 2 0 2,00 2 1 1,75 2 1 1,75 34 11 31,25 235,540 8263

101 248 HASAN UYANIK 11C 13 19 8,25 5 0 5,00 3 2 2,50 1 0 1,00 3 2 2,50 8 5 6,75 1 0 1,00 1 4 0,00 1 6 -0,50 5 1 4,75 41 39 31,25 235,473 8269

102 10 BARIŞ APAÇIK 11A 17 7 15,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 0 2,00 3 4 2,00 1 0 1,00 1 2 0,50 37 23 31,25 234,533 8348

103 246 ATAKAN İŞCAN 11C 12 18 7,50 4 1 3,75 2 0 2,00 2 3 1,25 1 3 0,25 11 5 9,75 1 0 1,00 4 0 4,00 0 4 -1,00 3 3 2,25 40 37 30,75 234,100 8377

104 374 BUĞRA GENÇ 11D 15 12 12,00 16 7 14,25 5 1 4,75 36 20 31,00 234,060 8381

105 298 IŞIL ŞENYAŞA 11E 21 16 17,00 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 6 9 3,75 3 4 2,00 0 7 -1,75 2 4 1,00 43 48 31,00 233,460 8420

106 314 CEREN KULİ 11A 15 5 13,75 1 0 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 2 0 2,00 7 3 6,25 2 1 1,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 34 14 30,50 232,393 8495

107 134 KAAN TASDEMİR 11A 18 19 13,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 10 2,50 3 2 2,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 1 5 -0,25 43 51 30,25 231,663 8537

108 232 İLKBAL ÖZCAN 11C 17 11 14,25 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 3 4,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 35 24 29,00 227,748 8813

109 637 NİSA DURSUN 11E 24 12 21,00 2 0 2,00 3 0 3,00 1 1 0,75 3 2 2,50 33 15 29,25 227,605 8825

110 175 RAMAZAN ÖNAL 11C 6 3 5,25 2 0 2,00 1 0 1,00 20 4 19,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 31 10 28,50 227,408 8836

111 203 EFE MERT DÜZKAN 11E 21 9 18,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 16 29,00 227,123 8859

112 98 ABDULKADİR KUŞLU 11E 12 1 11,75 4 0 4,00 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 3 0 3,00 29 2 28,50 226,543 8904

113 414 SÜMEYRA YETKİN 11D 9 7 7,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 14 3 13,25 4 3 3,25 1 4 0,00 3 1 2,75 34 24 28,00 225,858 8956

114 436 YAĞMUR AKKAYNAK 11E 21 10 18,50 1 0 1,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 5 1,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 4 0,00 35 27 28,25 224,970 9020

115 388 YAĞMUR SÜMER 11E 23 16 19,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 6 12 3,00 37 35 28,25 224,845 9028

116 323 RIZA BERK YILDIZ  Ş 11D 4 5 2,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 14 3 13,25 2 3 1,25 1 2 0,50 1 2 0,50 28 18 23,50 212,703 9791
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA ALP OĞUZ ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT 0 132 132 523 12489

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,0511,19 19,25 2,43 1,10 2,15 2,15 0,99 1,90 2,15 1,13 1,87 2,54 1,19 2,24 0,02 0,01 0,02 9,31 3,90 8,33 1,21 0,41 1,11 2,11 1,39 1,77 1,36 1,70 0,94 1,62 1,50 1,25 46,9524,51 40,83 258,650

Okul Ortalaması 20,4511,11 17,67 2,68 0,93 2,45 2,39 1,09 2,12 2,14 1,26 1,83 2,45 1,11 2,18 0,01 0,00 0,01 8,50 5,03 7,24 0,86 0,67 0,69 2,23 2,07 1,71 0,93 2,41 0,33 1,72 2,12 1,19 44,3627,80 37,42 248,530

KATILIMLAR

117 202 İPEK DAGDEVİREN 11B 15 14 11,50 12 12 9,00 3 3 2,25 4 2 3,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 34 41 23,75 212,270 9822

118 396 ALİ BERK DURUKAN 11D 14 8 12,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 3 4 2,00 1 4 0,00 2 2 1,50 29 24 23,00 210,040 9940

119 344 EGE BAYATSAPAN 11D 16 11 13,25 2 1 1,75 1 1 0,75 2 3 1,25 5 1 4,75 2 5 0,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 30 28 23,00 209,788 9964

120 339 ELİF PAKİZE DOĞAN 11D 23 7 21,25 23 7 21,25 203,413 10333

121 294 EGE ÖZTÜRK 11C 15 13 11,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 26 21 20,75 203,198 10349

122 551 OKTAY PINARBAŞI 11D 3 8 1,00 4 0 4,00 3 0 3,00 3 1 2,75 1 2 0,50 8 13 4,75 2 0 2,00 1 5 -0,25 2 0 2,00 1 3 0,25 28 32 20,00 202,350 10400

123 438 EMİRHAN KÜÇÜK 11B 12 28 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 6 15 2,25 3 6 1,50 1 5 -0,25 3 4 2,00 0 6 -1,50 37 72 19,00 198,740 10565

124 612 ARDA MERT İNCE 11A 14 8 12,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 7 23 1,25 3 7 1,25 3 4 2,00 0 7 -1,75 3 3 2,25 35 67 18,25 195,655 10718

125 11 11E 18 20 13,00 5 0 5,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 24 -1,00 1 9 -1,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 0 6 -1,50 38 79 18,25 195,375 10729

126 433 SILA DAĞHAN 11E 14 25 7,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 6 24 0,00 3 7 1,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 0 6 -1,50 38 81 17,75 194,548 10755

127 0 YAGMUR MÜBAREK 11D 15 9 12,75 3 2 2,50 3 2 2,50 21 13 17,75 193,948 10793

128 94 EMİRHAN KAPLAN 11E 16 24 10,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 5 20 0,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 28 77 8,75 167,075 11751

129 322 ZEYNEP URK 11D 0 0 0,00

130 0   0 0 0,00

131 0   0 0 0,00

132 0   0 0 0,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA ALP OĞUZ ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT 0 132 132 523 12489

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,0511,19 19,25 2,43 1,10 2,15 2,15 0,99 1,90 2,15 1,13 1,87 2,54 1,19 2,24 0,02 0,01 0,02 9,31 3,90 8,33 1,21 0,41 1,11 2,11 1,39 1,77 1,36 1,70 0,94 1,62 1,50 1,25 46,9524,51 40,83 258,650

Okul Ortalaması 20,4511,11 17,67 2,68 0,93 2,45 2,39 1,09 2,12 2,14 1,26 1,83 2,45 1,11 2,18 0,01 0,00 0,01 8,50 5,03 7,24 0,86 0,67 0,69 2,23 2,07 1,71 0,93 2,41 0,33 1,72 2,12 1,19 44,3627,80 37,42 248,530

KATILIMLAR
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