
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA ALP OĞUZ ANADOLU LİSESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI 137 137 328 4507

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil.Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,28 9,47 10,91 5,49 2,74 4,81 4,46 3,20 3,66 2,14 1,44 1,78 3,03 1,20 2,73 9,22 5,49 7,85 1,55 4,51 0,42 2,52 3,00 1,77 1,70 2,68 1,03 43,39 33,73 34,96 245,840

Okul Ortalaması 15,67 9,13 13,39 6,85 2,18 6,31 5,41 3,14 4,62 2,56 1,54 2,18 3,31 1,17 3,01 10,53 5,23 9,23 1,58 5,58 0,19 3,24 3,73 2,31 2,19 3,42 1,34 51,34 35,12 42,58 268,390

KATILIMLAR

1 296 BERİL USLUER 10A 22 7 20,25 9 1 8,75 9 1 8,75 2 3 1,25 5 0 5,00 24 2 23,50 6 3 5,25 7 2 6,50 7 3 6,25 91 22 85,50 397,101 25

2 600 MEHMET MARANGOZOĞLU 10E 25 2 24,50 9 1 8,75 8 2 7,50 2 3 1,25 4 1 3,75 15 5 13,75 5 4 4,00 8 2 7,50 8 2 7,50 84 22 78,50 375,546 57

3 284 EMİR TEKDEMİR 10B 24 2 23,50 8 1 7,75 9 1 8,75 3 2 2,50 5 0 5,00 16 4 15,00 2 4 1,00 4 3 3,25 5 4 4,00 76 21 70,75 351,950 138

4 47 NİL ASYA ÖNER 10A 17 13 13,75 8 2 7,50 9 1 8,75 4 1 3,75 4 1 3,75 16 4 15,00 3 6 1,50 7 3 6,25 4 6 2,50 72 37 62,75 329,249 300

5 514 SENA BAHÇIVAN 10C 18 8 16,00 10 0 10,00 7 3 6,25 4 1 3,75 2 3 1,25 14 5 12,75 3 6 1,50 6 4 5,00 6 4 5,00 70 34 61,50 325,249 343

6 142 HAYAT HOŞGEZ 10A 21 9 18,75 8 2 7,50 9 1 8,75 3 2 2,50 4 1 3,75 16 3 15,25 0 9 -2,25 5 3 4,25 4 5 2,75 70 35 61,25 323,870 357

7 487 HİRA NUR KUTLUER 10C 21 8 19,00 8 2 7,50 6 3 5,25 2 1 1,75 4 1 3,75 16 0 16,00 2 6 0,50 6 2 5,50 2 5 0,75 67 28 60,00 320,160 399

8 278 M AAN ARAZ 10B 19 8 17,00 9 1 8,75 6 2 5,50 4 1 3,75 3 2 2,50 17 4 16,00 2 6 0,50 4 4 3,00 4 5 2,75 68 33 59,75 319,649 408

9 8 ERDOĞAN MECAL 10A 20 4 19,00 8 1 7,75 7 2 6,50 4 0 4,00 3 2 2,50 13 2 12,50 3 5 1,75 3 4 2,00 3 2 2,50 64 22 58,50 315,631 458

10 494 MERYEM ÇETİN 10C 20 10 17,50 7 3 6,25 7 3 6,25 1 4 0,00 5 0 5,00 15 8 13,00 2 8 0,00 7 3 6,25 5 4 4,00 69 43 58,25 315,235 462

11 337 MUHAMMET AYDOĞAN 10D 17 6 15,50 7 3 6,25 7 2 6,50 4 1 3,75 3 2 2,50 17 3 16,25 1 6 -0,50 6 3 5,25 3 2 2,50 65 28 58,00 314,623 472

12 504 NİSANUR USLU 10C 22 7 20,25 10 0 10,00 9 1 8,75 5 0 5,00 4 1 3,75 8 8 6,00 2 2 1,50 2 6 0,50 2 3 1,25 64 28 57,00 310,840 532

13 331 İLKEM AZCAN 10B 21 9 18,75 8 2 7,50 3 7 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 17 1 16,75 2 8 0,00 5 5 3,75 4 6 2,50 67 41 56,75 310,403 542

14 584 SEDANUR YILDIRIM 10B 20 8 18,00 7 3 6,25 7 3 6,25 4 1 3,75 4 1 3,75 17 5 15,75 1 9 -1,25 3 6 1,50 4 5 2,75 67 41 56,75 310,371 544

15 598 ZAİD ALKHALAFALABDUL 10E 16 14 12,50 9 1 8,75 4 6 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 19 11 16,25 2 8 0,00 6 4 5,00 2 8 0,00 68 52 55,00 305,905 611

16 556 CEYLİN KARA 10C 18 10 15,50 8 2 7,50 5 5 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 18 2 17,50 1 8 -1,00 3 5 1,75 5 2 4,50 64 36 55,00 305,525 618

17 297 DEFNE DONMA 10B 16 6 14,50 10 0 10,00 7 2 6,50 1 4 0,00 5 0 5,00 14 5 12,75 3 6 1,50 5 4 4,00 1 3 0,25 62 30 54,50 304,172 643

18 553 YUSUF KARAKUŞ 10E 13 17 8,75 9 1 8,75 9 1 8,75 5 0 5,00 4 1 3,75 14 6 12,50 4 6 2,50 4 6 2,50 3 7 1,25 65 45 53,75 302,685 668

19 24 HİLAL YAŞAR 10E 20 9 17,75 9 1 8,75 4 6 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 12 5 10,75 4 3 3,25 6 4 5,00 2 4 1,00 63 36 54,00 302,387 679

20 576 ÖZGÜN ATAK 10D 16 9 13,75 7 3 6,25 8 2 7,50 4 1 3,75 4 1 3,75 12 2 11,50 3 6 1,50 4 6 2,50 4 5 2,75 62 35 53,25 300,552 713

21 470 EFE GÜRSU 10B 17 13 13,75 9 1 8,75 6 4 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 17 1 16,75 1 8 -1,00 3 7 1,25 4 6 2,50 64 43 53,25 300,392 720

22 532 DİLEK AKYILDIZ 10A 20 9 17,75 8 1 7,75 6 4 5,00 5 0 5,00 1 3 0,25 16 8 14,00 2 7 0,25 4 6 2,50 2 6 0,50 64 44 53,00 299,141 748

23 99 MERVE ÖZER 10A 21 8 19,00 7 2 6,50 6 2 5,50 3 0 3,00 4 1 3,75 9 3 8,25 3 5 1,75 2 4 1,00 5 3 4,25 60 28 53,00 299,128 749

24 276 MERYEM CAN 10E 21 6 19,50 5 3 4,25 5 3 4,25 3 0 3,00 4 1 3,75 13 8 11,00 1 8 -1,00 5 3 4,25 5 4 4,00 62 36 53,00 299,073 752

25 427 SELEN ERGÜL 10B 22 6 20,50 8 2 7,50 6 4 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 13 9 10,75 2 4 1,00 1 3 0,25 2 2 1,50 61 33 52,75 298,012 776

26 575 NAZ GARİP 10A 19 7 17,25 7 3 6,25 7 0 7,00 1 2 0,50 3 2 2,50 14 3 13,25 2 1 1,75 2 4 1,00 3 1 2,75 58 23 52,25 297,041 794

27 601 REYHAN ÖZDEMİR 10E 21 9 18,75 9 1 8,75 6 3 5,25 1 1 0,75 5 0 5,00 14 3 13,25 2 7 0,25 2 6 0,50 1 5 -0,25 61 35 52,25 296,646 802

28 560 ABİDİN KOÇER 10B 18 4 17,00 7 3 6,25 4 5 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 12 6 10,50 3 4 2,00 4 5 2,75 4 1 3,75 59 30 51,50 294,939 841

29 588 ELİF ERDOĞMUŞ 10D 18 8 16,00 8 2 7,50 6 3 5,25 2 1 1,75 4 1 3,75 15 7 13,25 2 7 0,25 3 5 1,75 3 4 2,00 61 38 51,50 294,889 843
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil.Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,28 9,47 10,91 5,49 2,74 4,81 4,46 3,20 3,66 2,14 1,44 1,78 3,03 1,20 2,73 9,22 5,49 7,85 1,55 4,51 0,42 2,52 3,00 1,77 1,70 2,68 1,03 43,39 33,73 34,96 245,840

Okul Ortalaması 15,67 9,13 13,39 6,85 2,18 6,31 5,41 3,14 4,62 2,56 1,54 2,18 3,31 1,17 3,01 10,53 5,23 9,23 1,58 5,58 0,19 3,24 3,73 2,31 2,19 3,42 1,34 51,34 35,12 42,58 268,390

KATILIMLAR

30 407 ESMANUR ÜNAL 10B 19 8 17,00 8 1 7,75 6 2 5,50 4 0 4,00 5 0 5,00 11 4 10,00 1 6 -0,50 3 4 2,00 1 1 0,75 58 26 51,50 294,689 849

31 501 10C 19 3 18,25 9 1 8,75 5 5 3,75 1 2 0,50 2 0 2,00 17 1 16,75 2 5 0,75 1 3 0,25 1 2 0,50 57 22 51,50 294,497 855

32 474 NUR KILIÇ 10E 21 9 18,75 6 4 5,00 6 4 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 11 9 8,75 4 6 2,50 5 5 3,75 3 7 1,25 63 47 51,25 293,920 875

33 12 ECE ÇOBANKENT 10D 14 8 12,00 6 4 5,00 8 1 7,75 5 0 5,00 3 1 2,75 18 4 17,00 0 7 -1,75 4 3 3,25 1 4 0,00 59 32 51,00 293,806 877

34 564 BUSE YETİM 10E 19 10 16,50 7 3 6,25 6 4 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 9 2 8,50 2 6 0,50 5 1 4,75 5 2 4,50 59 32 51,00 293,551 885

35 475 ENES SUNA 10E 10 10 7,50 5 3 4,25 4 4 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 25 2 24,50 2 6 0,50 4 5 2,75 2 2 1,50 59 34 50,50 293,018 897

36 206 ŞULE KULLECİ 10E 21 9 18,75 9 1 8,75 5 4 4,00 1 1 0,75 5 0 5,00 13 3 12,25 2 7 0,25 2 6 0,50 2 5 0,75 60 36 51,00 292,929 900

37 583 ADA ILGIN 10B 15 12 12,00 5 4 4,00 6 4 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 13 2 12,50 4 5 2,75 5 5 3,75 5 4 4,00 60 38 50,50 292,663 909

38 177 IRMAK SAĞLAMGÖZ 10E 20 10 17,50 9 1 8,75 4 6 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 10 4 9,00 1 7 -0,75 4 4 3,00 4 6 2,50 60 40 50,00 290,215 959

39 550 ZEYNEP AKDERE 10E 17 11 14,25 6 3 5,25 5 3 4,25 1 3 0,25 4 1 3,75 15 1 14,75 1 4 0,00 7 2 6,50 1 1 0,75 57 29 49,75 289,986 965

40 557 HACER KARABALIK 10D 17 9 14,75 8 2 7,50 6 4 5,00 1 4 0,00 5 0 5,00 10 5 8,75 4 5 2,75 4 2 3,50 3 2 2,50 58 33 49,75 289,981 966

41 17 NİSA BAL 10B 15 10 12,50 4 2 3,50 5 2 4,50 2 1 1,75 5 0 5,00 16 4 15,00 2 4 1,00 5 0 5,00 2 3 1,25 56 26 49,50 289,462 980

42 552 NAZ KORKOM 10D 17 9 14,75 9 1 8,75 6 2 5,50 4 1 3,75 1 3 0,25 12 6 10,50 3 4 2,00 4 6 2,50 3 6 1,50 59 38 49,50 289,120 989

43 567 MERVE SERT 10C 16 6 14,50 8 1 7,75 6 0 6,00 3 0 3,00 3 1 2,75 10 3 9,25 2 3 1,25 4 2 3,50 2 3 1,25 54 19 49,25 288,401 1010

44 270 ZEYNEP VARDAROĞLU 10A 17 8 15,00 6 3 5,25 5 1 4,75 2 1 1,75 4 1 3,75 16 0 16,00 2 3 1,25 3 4 2,00 1 6 -0,50 56 27 49,25 288,206 1017

45 422 MİRAÇ NEBİOĞLU 10C 14 14 10,50 9 1 8,75 8 2 7,50 1 3 0,25 4 1 3,75 14 2 13,50 4 5 2,75 1 6 -0,50 3 4 2,00 58 38 48,50 286,596 1065

46 585 LORİN SU KILIÇ 10D 20 6 18,50 8 2 7,50 5 5 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 11 5 9,75 2 5 0,75 4 4 3,00 3 6 1,50 58 38 48,50 285,596 1092

47 519 YAREN GÜL 10E 16 8 14,00 9 0 9,00 4 2 3,50 1 2 0,50 3 0 3,00 17 5 15,75 0 7 -1,75 4 4 3,00 2 3 1,25 56 31 48,25 285,320 1099

48 547 ÜLKÜ NAZ ŞAHİN 10D 17 6 15,50 7 2 6,50 7 3 6,25 3 1 2,75 3 2 2,50 11 4 10,00 1 7 -0,75 5 2 4,50 2 4 1,00 56 31 48,25 285,215 1101

49 589 BERİL ALKIN 10E 18 12 15,00 7 3 6,25 5 5 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 15 9 12,75 2 8 0,00 3 7 1,25 4 6 2,50 61 53 47,75 283,737 1147

50 361 ZEREN ŞEN 10B 19 8 17,00 7 3 6,25 5 5 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 12 4 11,00 2 7 0,25 4 5 2,75 2 8 0,00 58 43 47,25 281,944 1197

51 378 ÜVEYS 10D 19 7 17,25 7 3 6,25 4 6 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 16 4 15,00 0 8 -2,00 2 5 0,75 4 2 3,50 57 39 47,25 281,881 1198

52 394 ALİ EGE KAPLAN 10B 17 8 15,00 9 1 8,75 4 3 3,25 1 4 0,00 3 2 2,50 18 6 16,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 1 2 0,50 56 36 47,00 281,372 1213

53 161 YİĞİT KÖSE 10A 19 9 16,75 9 1 8,75 6 1 5,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 4 4,00 3 3 2,25 1 1 0,75 52 20 47,00 281,225 1215

54 96 ÇINAR AKÇAKIR 10E 16 12 13,00 6 4 5,00 6 2 5,50 4 1 3,75 5 0 5,00 10 3 9,25 0 4 -1,00 5 3 4,25 3 4 2,00 55 33 46,75 281,051 1221

55 563 RÜMEYSA TANİ 10D 17 8 15,00 8 2 7,50 7 2 6,50 2 2 1,50 3 0 3,00 10 5 8,75 3 6 1,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 54 29 46,75 280,761 1235

56 0 KADİR DORUYOL 10C 14 10 11,50 7 3 6,25 8 2 7,50 4 1 3,75 4 1 3,75 10 3 9,25 2 7 0,25 4 3 3,25 2 4 1,00 55 34 46,50 280,464 1243

57 254 ZÜBEYDE UZ 10E 17 12 14,00 10 0 10,00 8 2 7,50 0 5 -1,25 5 0 5,00 8 3 7,25 1 9 -1,25 6 4 5,00 2 7 0,25 57 42 46,50 280,119 1250

58 0 HAKAN ÇALIŞKAN 10B 17 9 14,75 5 5 3,75 7 2 6,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 15 5 13,75 2 3 1,25 3 4 2,00 3 1 2,75 55 34 46,50 280,102 1253
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil.Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 13,28 9,47 10,91 5,49 2,74 4,81 4,46 3,20 3,66 2,14 1,44 1,78 3,03 1,20 2,73 9,22 5,49 7,85 1,55 4,51 0,42 2,52 3,00 1,77 1,70 2,68 1,03 43,39 33,73 34,96 245,840

Okul Ortalaması 15,67 9,13 13,39 6,85 2,18 6,31 5,41 3,14 4,62 2,56 1,54 2,18 3,31 1,17 3,01 10,53 5,23 9,23 1,58 5,58 0,19 3,24 3,73 2,31 2,19 3,42 1,34 51,34 35,12 42,58 268,390

KATILIMLAR

59 262 MURAT ÇELİK 10C 14 10 11,50 7 2 6,50 9 1 8,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 5 3,75 4 2 3,50 1 1 0,75 52 24 46,00 279,101 1270

60 332 ABDULLAH BAHAR 10D 14 7 12,25 8 2 7,50 8 2 7,50 2 2 1,50 3 2 2,50 8 7 6,25 3 7 1,25 5 2 4,50 3 1 2,75 54 32 46,00 279,024 1271

61 565 NAZENİN ÇAKIREFE 10D 19 7 17,25 9 1 8,75 3 6 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 12 2 11,50 0 6 -1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 53 28 46,00 278,054 1292

62 580 YAĞMUR DAYDEMİR 10E 17 6 15,50 6 2 5,50 5 3 4,25 1 1 0,75 3 0 3,00 14 3 13,25 1 8 -1,00 4 5 2,75 3 5 1,75 54 33 45,75 277,650 1303

63 515 UMUT KAHRAMAN 10C 13 9 10,75 9 1 8,75 7 2 6,50 4 0 4,00 4 1 3,75 9 3 8,25 2 1 1,75 1 3 0,25 2 2 1,50 51 22 45,50 277,516 1305

64 458 NEHİR GİRGİN 10B 18 2 17,50 6 3 5,25 4 5 2,75 5 0 5,00 1 3 0,25 15 6 13,50 1 7 -0,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 54 35 45,25 275,787 1360

65 100 MERT MASAL 10B 16 13 12,75 8 2 7,50 6 4 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 12 11 9,25 1 7 -0,75 3 5 1,75 3 4 2,00 57 48 45,00 275,733 1363

66 410 MEHMET TAHA BAHAR 10B 13 14 9,50 8 1 7,75 8 1 7,75 3 1 2,75 5 0 5,00 10 5 8,75 2 8 0,00 3 2 2,50 1 1 0,75 53 33 44,75 275,414 1375

67 587 ZEYNEP YEŞİLŞİRAZ 10E 17 4 16,00 8 0 8,00 5 2 4,50 2 1 1,75 3 1 2,75 8 2 7,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 49 16 45,00 275,370 1377

68 40 SELDA İLHAN 10C 18 6 16,50 9 1 8,75 5 3 4,25 2 0 2,00 5 0 5,00 10 4 9,00 0 7 -1,75 2 3 1,25 1 4 0,00 52 28 45,00 275,105 1389

69 457 BADE ATEŞ 10B 14 7 12,25 10 0 10,00 6 2 5,50 3 0 3,00 4 1 3,75 8 2 7,50 1 3 0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 49 17 44,75 275,036 1390

70 281 KAAN AYVAZ KAPUKAYA 10B 10 7 8,25 6 2 5,50 7 1 6,75 2 1 1,75 2 3 1,25 13 3 12,25 3 7 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 50 25 43,75 272,760 1462

71 574 İPEK GENÇOĞLU 10B 17 12 14,00 7 3 6,25 7 3 6,25 3 2 2,50 3 2 2,50 12 5 10,75 1 7 -0,75 3 1 2,75 1 5 -0,25 54 40 44,00 272,514 1471

72 261 HAKAN EMRE AK -9A 16 13 12,75 7 3 6,25 8 2 7,50 4 1 3,75 5 0 5,00 8 3 7,25 0 6 -1,50 3 4 2,00 1 2 0,50 52 34 43,50 271,144 1504

73 533 TAHA KAAN SEZER 10D 18 12 15,00 6 4 5,00 5 5 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 14 11 11,25 2 8 0,00 5 4 4,00 2 6 0,50 57 54 43,50 270,991 1514

74 507 ASYA KARACA 10D 23 7 21,25 8 2 7,50 5 5 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 7 23 1,25 3 7 1,25 4 6 2,50 3 7 1,25 59 61 43,75 270,950 1516

75 540 EREN PERÇİN 10D 12 8 10,00 4 3 3,25 4 4 3,00 2 1 1,75 3 2 2,50 19 2 18,50 1 7 -0,75 3 3 2,25 3 1 2,75 51 31 43,25 270,880 1519

76 569 ŞENGÜL ÇİÇEK 10E 13 7 11,25 5 3 4,25 5 4 4,00 4 0 4,00 3 2 2,50 13 2 12,50 1 6 -0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 50 27 43,25 270,737 1522

77 537 ELİS KORK AZ 10D 17 4 16,00 8 1 7,75 6 2 5,50 2 2 1,50 3 1 2,75 8 6 6,50 3 3 2,25 2 4 1,00 1 5 -0,25 50 28 43,00 269,298 1561

78 0 ARDA ÖZBERBER 10E 17 7 15,25 10 0 10,00 4 5 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 11 7 9,25 2 6 0,50 2 6 0,50 2 6 0,50 53 41 42,75 268,584 1583

79 222 DESTİN NAZ DOĞAN 10A 17 8 15,00 7 3 6,25 4 3 3,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 6 3,50 3 6 1,50 5 3 4,25 4 2 3,50 51 35 42,25 267,424 1617

80 473 GÖKÇE KURT 10B 15 9 12,75 7 3 6,25 5 5 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 11 6,25 2 8 0,00 4 5 2,75 3 6 1,50 54 48 42,00 266,765 1636

81 584 SÜMEYRA KUYUCU 10A 17 13 13,75 8 2 7,50 4 6 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 2 1 1,75 49 28 42,00 266,615 1646

82 242 CENGİZ EGE YALÇIN   9 6 7,50 7 2 6,50 5 3 4,25 3 2 2,50 3 2 2,50 12 4 11,00 2 5 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 48 26 41,50 266,064 1663

83 9 SERVET GÜZEL 10A 14 10 11,50 6 3 5,25 3 4 2,00 1 1 0,75 4 1 3,75 15 2 14,50 3 5 1,75 3 4 2,00 49 30 41,50 265,404 1682

84 93 ECRİN SENA SEVGEN 10A 17 6 15,50 6 4 5,00 9 1 8,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 1 1 0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 46 18 41,50 264,844 1705

85 135 NAZLI GÜNGÖR 10A 18 6 16,50 7 3 6,25 5 3 4,25 2 2 1,50 1 0 1,00 13 9 10,75 0 8 -2,00 3 6 1,50 2 4 1,00 51 41 40,75 262,370 1782

86 597 NEZİHE ECE AKTAŞ 10B 20 10 17,50 5 5 3,75 5 5 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 12 9 9,75 0 9 -2,25 4 5 2,75 2 6 0,50 54 53 40,75 262,260 1785

87 399 BERİL PURTUL 10B 15 7 13,25 6 0 6,00 6 2 5,50 3 1 2,75 3 2 2,50 9 2 8,50 0 7 -1,75 4 3 3,25 1 2 0,50 47 26 40,50 262,101 1791
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil.Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,28 9,47 10,91 5,49 2,74 4,81 4,46 3,20 3,66 2,14 1,44 1,78 3,03 1,20 2,73 9,22 5,49 7,85 1,55 4,51 0,42 2,52 3,00 1,77 1,70 2,68 1,03 43,39 33,73 34,96 245,840

Okul Ortalaması 15,67 9,13 13,39 6,85 2,18 6,31 5,41 3,14 4,62 2,56 1,54 2,18 3,31 1,17 3,01 10,53 5,23 9,23 1,58 5,58 0,19 3,24 3,73 2,31 2,19 3,42 1,34 51,34 35,12 42,58 268,390

KATILIMLAR

88 593 DİLARA KUZU 10B 13 10 10,50 7 0 7,00 6 4 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 11 4 10,00 1 6 -0,50 2 4 1,00 1 1 0,75 48 31 40,25 261,677 1807

89 568 TUNA AKSOY 10B 11 10 8,50 6 3 5,25 5 4 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 14 1 13,75 2 4 1,00 5 4 4,00 1 6 -0,50 49 37 39,75 260,564 1844

90 265 ŞELALE DEMİR 10C 18 3 17,25 5 1 4,75 4 2 3,50 4 0 4,00 1 2 0,50 8 1 7,75 2 5 0,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 44 19 39,25 257,803 1926

91 640 YUNUS EMRE ÜSTÜN 10E 12 18 7,50 7 3 6,25 5 5 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 13 17 8,75 2 8 0,00 4 6 2,50 5 5 3,75 55 65 38,75 257,758 1928

92 570 MUSTAFA BEYAZYÜZ 10D 15 9 12,75 8 2 7,50 8 1 7,75 2 2 1,50 1 0 1,00 7 8 5,00 1 6 -0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 47 32 39,00 257,717 1930

93 513 T SİMGE BEYAZKUŞ 10C 16 14 12,50 8 2 7,50 6 4 5,00 3 2 2,50 1 0 1,00 13 9 10,75 1 7 -0,75 2 6 0,50 50 44 39,00 257,599 1935

94 592 ALPEREN DİLFİRUZ 10E 15 14 11,50 5 3 4,25 9 1 8,75 0 1 -0,25 12 7 10,25 1 8 -1,00 5 3 4,25 0 1 -0,25 47 38 37,50 253,350 2041

95 525 BURAK SANCAK 10C 13 9 10,75 9 1 8,75 6 4 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 6 2,50 2 6 0,50 4 5 2,75 3 5 1,75 47 40 37,00 252,025 2074

96 59 EGE DİKER 10A 16 9 13,75 6 3 5,25 6 2 5,50 1 0 1,00 11 2 10,50 1 0 1,00 41 16 37,00 251,475 2091

97 572 CANER SAVAK 10D 15 9 12,75 6 4 5,00 5 4 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 7 4 6,00 1 8 -1,00 5 3 4,25 1 6 -0,50 47 41 36,75 250,923 2112

98 336 DORUK ŞEN -9C 14 13 10,75 5 5 3,75 6 4 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 11 4 10,00 0 9 -2,25 4 5 2,75 2 7 0,25 49 50 36,50 250,352 2132

99 543 UZAY ŞALVARLILAR 10A 17 11 14,25 7 1 6,75 6 3 5,25 3 1 2,75 3 1 2,75 3 12 0,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 45 34 36,50 250,057 2142

100 534 DERYA KAN 10D 14 10 11,50 7 2 6,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 11 2 10,50 1 7 -0,75 5 2 4,50 0 4 -1,00 43 31 35,25 246,577 2252

101 355 DENİZ EFE KOYUNCU 10B 11 9 8,75 7 1 6,75 4 3 3,25 4 1 3,75 3 2 2,50 8 6 6,50 0 3 -0,75 5 5 3,75 2 6 0,50 44 36 35,00 246,213 2261

102 362 TUANA AKYÜZ 10A 17 6 15,50 9 0 9,00 3 4 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 7 3 6,25 1 1 0,75 39 15 35,25 245,977 2269

103 512 EYLÜL ÇOBAN 10C 13 10 10,50 6 1 5,75 5 3 4,25 1 2 0,50 4 1 3,75 9 3 8,25 1 4 0,00 2 1 1,75 41 25 34,75 245,164 2299

104 357 GİRAY HİSAR 10C 11 6 9,50 5 1 4,75 5 3 4,25 3 2 2,50 4 0 4,00 6 7 4,25 2 4 1,00 2 3 1,25 3 3 2,25 41 29 33,75 242,398 2383

105 577 EKİN ŞENGEZER 10D 18 12 15,00 8 2 7,50 6 4 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 13 0,75 2 5 0,75 4 6 2,50 2 8 0,00 48 56 34,00 242,384 2384

106 49 ERTUĞRUL DEMİREL 10B 11 12 8,00 9 1 8,75 9 1 8,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 3 0,25 1 5 -0,25 1 4 0,00 1 7 -0,75 42 34 33,50 241,621 2417

107 508 DEFNE KOÇAK 10C 10 15 6,25 7 3 6,25 5 5 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 11 10 8,50 2 8 0,00 4 5 2,75 2 6 0,50 47 55 33,25 241,267 2434

108 50 ŞAFAK DUMAN 10E 16 8 14,00 7 3 6,25 5 5 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 39 22 33,50 240,881 2443

109 545 POYRAZ ULUSAN 10D 12 14 8,50 5 5 3,75 8 2 7,50 4 1 3,75 3 1 2,75 10 6 8,50 1 9 -1,25 1 3 0,25 1 6 -0,50 45 47 33,25 240,785 2447

110 590 DURU  *ĞCI 10C 11 9 8,75 6 2 5,50 5 3 4,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 6 1,50 4 3 3,25 2 4 1,00 41 32 33,00 240,291 2463

111 502 EYLÜL TUFAN 10C 12 4 11,00 7 1 6,75 3 0 3,00 2 0 2,00 3 2 2,50 8 5 6,75 1 2 0,50 1 2 0,50 37 16 33,00 239,808 2474

112 391 ELİF NALÇACI 10E 12 12 9,00 3 6 1,50 4 5 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 12 4 11,00 1 8 -1,00 6 2 5,50 43 42 32,50 238,705 2505

113 33 ELA KIPIRDAK 10A 16 14 12,50 8 2 7,50 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 0 7 -1,75 4 4 3,00 4 6 2,50 44 46 32,50 238,220 2521

114 80 ÇAĞLA ELÇİN ÇIRAK 10A 3 3 2,25 9 1 8,75 3 2 2,50 3 1 2,75 11 4 10,00 2 6 0,50 2 6 0,50 4 3 3,25 37 26 30,50 233,853 2647

115 255 ENES GÖKTÜRK 10A 16 5 14,75 6 3 5,25 6 3 5,25 2 2 1,50 3 1 2,75 1 1 0,75 0 5 -1,25 2 0 2,00 36 20 31,00 233,299 2663

116 471 IRAZ ŞANLI 10C 12 18 7,50 8 2 7,50 3 7 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 9 5 7,75 0 9 -2,25 4 6 2,50 5 5 3,75 45 58 30,50 232,868 2675
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA ALP OĞUZ ANADOLU LİSESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI 137 137 328 4507

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil.Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,28 9,47 10,91 5,49 2,74 4,81 4,46 3,20 3,66 2,14 1,44 1,78 3,03 1,20 2,73 9,22 5,49 7,85 1,55 4,51 0,42 2,52 3,00 1,77 1,70 2,68 1,03 43,39 33,73 34,96 245,840

Okul Ortalaması 15,67 9,13 13,39 6,85 2,18 6,31 5,41 3,14 4,62 2,56 1,54 2,18 3,31 1,17 3,01 10,53 5,23 9,23 1,58 5,58 0,19 3,24 3,73 2,31 2,19 3,42 1,34 51,34 35,12 42,58 268,390

KATILIMLAR

117 506 KIVANÇ EROL 10C 12 10 9,50 9 1 8,75 6 4 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 4 1,00 0 10 -2,50 3 5 1,75 3 5 1,75 41 43 30,25 231,737 2707

118 104 ECEM GÜNGÖR 10C 15 6 13,50 3 4 2,00 4 4 3,00 2 3 1,25 2 2 1,50 10 5 8,75 2 4 1,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 39 36 30,00 230,425 2748

119 566 ÖYKÜ AK 10E 17 3 16,25 4 2 3,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 1 4,75 1 6 -0,50 0 2 -0,50 34 17 29,75 229,276 2783

120 442 10E 12 15 8,25 8 2 7,50 4 6 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 6 12 3,00 1 9 -1,25 2 7 0,25 3 6 1,50 44 59 29,25 228,873 2800

121 245 GÜNEY KARAKÖSE 10A 14 6 12,50 13 2 12,50 1 4 0,00 3 2 2,50 31 14 27,50 223,140 2970

122 558 ULAŞ ŞİMŞEK 10D 13 11 10,25 4 6 2,50 4 5 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 2 1 1,75 1 6 -0,50 4 4 3,00 1 1 0,75 36 36 27,00 221,960 2996

123 604 EGE CAN DUMAN 10C 13 14 9,50 6 4 5,00 5 1 4,75 3 1 2,75 3 1 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 1 4 0,00 1 1 0,75 34 31 26,25 219,723 3059

124 0 TAHA 10D 11 6 9,50 6 4 5,00 4 5 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 1 7 -0,75 2 4 1,00 2 3 1,25 33 30 25,50 217,508 3108

125 608 ZEHRA DEMİRBİLEK 10C 13 7 11,25 3 4 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 6 3 5,25 3 3 2,25 3 5 1,75 0 4 -1,00 32 29 24,75 215,056 3183

126 0 ÇINAR BULUT 10C 10 16 6,00 7 2 6,50 4 2 3,50 4 0 4,00 1 3 0,25 6 10 3,50 2 5 0,75 1 7 -0,75 1 2 0,50 36 47 24,25 214,136 3210

127 0 İLKE YURDUSEV 10D 14 7 12,25 3 6 1,50 3 4 2,00 3 2 2,50 1 4 0,00 8 7 6,25 2 4 1,00 1 6 -0,50 0 4 -1,00 35 44 24,00 212,532 3245

128 0 SEMA BABUR 10D 14 13 10,75 6 4 5,00 3 7 1,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 2 7 0,25 1 6 -0,50 3 6 1,50 4 4 3,00 37 53 23,75 212,155 3260

129 509 ELİFSUUÖGE   14 16 10,00 8 2 7,50 3 7 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 17 0,75 2 8 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 41 71 23,25 210,590 3306

130 505 NİSA ŞENGÜL 10E 12 12 9,00 5 3 4,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 6 13 2,75 1 6 -0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 33 41 22,75 209,197 3347

131 581 TUĞRA GÖÇME N 10C 10 14 6,50 4 4 3,00 4 2 3,50 1 0 1,00 3 2 2,50 8 9 5,75 0 5 -1,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 32 43 21,25 204,993 3449

132 196 ELANUR SİMİTÇİ 10A 8 5 6,75 3 1 2,75 2 0 2,00 4 0 4,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 3 0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 24 15 20,25 202,004 3508

133 113 MERT BOZ 10A 9 6 7,50 13 5 11,75 22 11 19,25 198,891 3579

134 542 ELİF MİNA CUCİ -9A 13 15 9,25 7 3 6,25 4 3 3,25 3 2 2,50 1 4 0,00 0 8 -2,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 29 39 19,25 198,663 3589

135 257 SUDE DURAN 10B 15 15 11,25 8 2 7,50 4 6 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 26 -2,50 0 10 -2,50 1 9 -1,25 1 9 -1,25 38 82 17,50 192,943 3689

136 329 ZEYNEP ATMACA 10B 0 0 0,00 142,000 4343

137 544 EBRAR BARAN 10D 3 27 -3,75 1 9 -1,25 0 10 -2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 28 -5,00 1 9 -1,25 0 10 -2,50 2 8 0,00 9 111 -18,75 85,975 4507
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil.Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,28 9,47 10,91 5,49 2,74 4,81 4,46 3,20 3,66 2,14 1,44 1,78 3,03 1,20 2,73 9,22 5,49 7,85 1,55 4,51 0,42 2,52 3,00 1,77 1,70 2,68 1,03 43,39 33,73 34,96 245,840

Okul Ortalaması 15,67 9,13 13,39 6,85 2,18 6,31 5,41 3,14 4,62 2,56 1,54 2,18 3,31 1,17 3,01 10,53 5,23 9,23 1,58 5,58 0,19 3,24 3,73 2,31 2,19 3,42 1,34 51,34 35,12 42,58 268,390
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