
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 6  (1.OTURUM) 66 324 366 1940

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,13 9,68 23,71 3,22 1,33 2,89 2,44 1,09 2,16 3,21 0,93 2,98 3,37 0,77 3,17 0,01 0,01 0,01 16,64 4,24 15,58 1,65 2,00 1,15 2,73 1,40 2,38 1,52 1,23 1,22 60,92 22,68 55,25 282,940

Okul Ortalaması 30,36 7,70 28,44 3,62 1,11 3,34 2,64 1,03 2,38 3,77 0,88 3,55 3,64 0,76 3,45 0,00 0,00 0,00 22,83 4,36 21,74 2,35 2,36 1,76 4,05 1,50 3,67 2,29 1,59 1,89 75,55 21,29 70,22 334,120

KATILIMLAR

1 271 ZEHRA ŞAHİN 12D 36 3 35,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 31 2 30,50 3 4 2,00 7 0 7,00 5 1 4,75 98 12 95,00 416,418 98

2 247 AZRA ÖZAKGÜL 12C 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 29 5 27,75 4 3 3,25 7 0 7,00 5 1 4,75 95 19 90,25 399,355 141

3 353 GÜL KILIÇ 12E 35 4 34,00 5 0 5,00 2 0 2,00 5 0 5,00 4 0 4,00 29 1 28,75 1 4 0,00 7 0 7,00 3 1 2,75 91 10 88,50 395,755 156

4 0 MUHAMMED TOSUN 12 35 5 33,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 24 2 23,50 3 4 2,00 7 0 7,00 5 1 4,75 92 14 88,50 391,708 177

5 198 ALEYNA PEHLİVANOĞLU 12C 35 4 34,00 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 27 2 26,50 6 1 5,75 4 3 3,25 5 1 4,75 90 14 86,50 386,955 199

6 333 NEHİR ZEYTİNÖZÜ 12E 35 4 34,00 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 0 3,00 27 4 26,00 4 1 3,75 7 0 7,00 4 1 3,75 89 13 85,75 384,058 213

7 197 MİNELSU KURT 12A 34 5 32,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 29 2 28,50 1 2 0,50 3 4 2,00 4 2 3,50 88 18 83,50 380,678 228

8 316 BARAN GÜVENDİREN 12D 26 12 23,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 35 2 34,50 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 88 26 81,50 375,585 255

9 260 DİLA GÜLTEKİN 12 33 6 31,50 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 4 0 4,00 26 3 25,25 5 1 4,75 6 1 5,75 3 1 2,75 86 15 82,25 372,878 272

10 259 GONCANUR KABAN 12C 29 10 26,50 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 3 0 3,00 32 2 31,50 4 3 3,25 4 3 3,25 4 2 3,50 86 22 80,50 371,920 277

11 348 ARDA ARAT 12E 30 9 27,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 30 4 29,00 3 4 2,00 6 1 5,75 2 4 1,00 87 25 80,75 371,610 279

12 12 NEHİR ÇELİK 12C 33 6 31,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 29 1 28,75 1 2 0,50 6 1 5,75 2 3 1,25 84 16 80,00 369,225 287

13 238 NAZLICAN ÖZELER 12C 33 6 31,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 27 2 26,50 2 3 1,25 5 2 4,50 5 1 4,75 85 19 80,25 367,928 295

14 265 EZGİ MELAN 12C 29 9 26,75 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 32 4 31,00 0 3 -0,75 5 2 4,50 2 1 1,75 84 21 78,75 367,270 299

15 0 BATUHAN EREN ASLAN 12C 25 12 22,00 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 34 3 33,25 5 2 4,50 6 1 5,75 2 3 1,25 85 25 78,75 367,088 303

16 224 REFİK ERTEM 12C 31 9 28,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 25 2 24,50 3 2 2,50 5 1 4,75 6 0 6,00 85 18 80,50 366,978 304

17 335 EMİR ŞEN 12E 31 6 29,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 27 7 25,25 4 1 3,75 5 2 4,50 2 3 1,25 84 23 78,25 361,188 338

18 275 FURKAN BÜYÜKYAVUZ 12D 33 7 31,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 25 6 23,50 3 2 2,50 6 1 5,75 3 2 2,50 84 22 78,50 360,573 343

19 240 ADA YURDAKUL 12C 37 2 36,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 22 2 21,50 3 1 2,75 6 1 5,75 1 2 0,50 82 13 78,75 360,483 346

20 244 SELEN YAKALI 12C 31 8 29,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 23 3 22,25 2 3 1,25 6 1 5,75 4 2 3,50 82 18 77,50 356,845 369

21 603 İREM KILIÇ 12A 37 2 36,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 22 1 21,75 1 1 0,75 77 6 75,50 352,500 398

22 251 AHMET KOÇ 12E 34 3 33,25 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 20 4 19,00 3 3 2,25 4 1 3,75 2 2 1,50 79 14 75,50 349,233 421

23 77 OZAN CANGİR 12 34 6 32,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 3 1,25 24 7 22,25 4 3 3,25 5 2 4,50 2 4 1,00 82 28 75,00 349,135 423

24 152 DOĞA ÖZTÜRK 12B 31 9 28,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 27 2 26,50 4 3 3,25 5 2 4,50 1 5 -0,25 81 28 74,00 348,843 425

25 350 AZRA KUYUCAK 12E 31 8 29,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 23 7 21,25 3 2 2,50 7 0 7,00 1 2 0,50 80 21 74,75 347,598 432

26 315 YİĞİT KOÇYİĞİT 12D 32 6 30,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 27 2 26,50 1 5 -0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 78 20 73,00 346,875 439

27 141 EREN KORKMAZ 12E 27 11 24,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 23 7 21,25 5 1 4,75 7 0 7,00 4 1 3,75 80 23 74,25 344,690 450

28 266 BRCM 12C 32 7 30,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 20 2 19,50 3 3 2,25 7 0 7,00 3 2 2,50 79 19 74,25 344,460 452

29 250 İREM ÇAM 12A 34 6 32,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 23 3 22,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 75 14 71,50 340,210 478
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Genel Ortalama 26,13 9,68 23,71 3,22 1,33 2,89 2,44 1,09 2,16 3,21 0,93 2,98 3,37 0,77 3,17 0,01 0,01 0,01 16,64 4,24 15,58 1,65 2,00 1,15 2,73 1,40 2,38 1,52 1,23 1,22 60,92 22,68 55,25 282,940

Okul Ortalaması 30,36 7,70 28,44 3,62 1,11 3,34 2,64 1,03 2,38 3,77 0,88 3,55 3,64 0,76 3,45 0,00 0,00 0,00 22,83 4,36 21,74 2,35 2,36 1,76 4,05 1,50 3,67 2,29 1,59 1,89 75,55 21,29 70,22 334,120

KATILIMLAR

30 279 İREM GÜLTEKİN 12D 32 4 31,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 25 5 23,75 3 3 2,25 2 3 1,25 1 3 0,25 76 23 70,25 336,203 505

31 194 EGE O İCARDİ 12B 27 8 25,00 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 3 1 2,75 25 7 23,25 5 1 4,75 3 2 2,50 2 2 1,50 76 23 70,25 334,823 516

32 148 EKİN ÇAKIRLAR 12B 30 8 28,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 21 5 19,75 4 1 3,75 5 2 4,50 5 1 4,75 77 23 71,25 334,733 518

33 325 KAAN AKGÜN 12E 33 6 31,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 2 1 1,75 23 4 22,00 1 3 0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 74 18 69,50 333,420 527

34 65 M KAAN KASAP 12E 32 7 30,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 23 6 21,50 2 5 0,75 4 3 3,25 1 1 0,75 75 25 68,75 329,885 557

35 235 FATMA ÖZDEMİR 12C 32 8 30,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 26 12 23,00 1 3 0,25 3 2 2,50 1 4 0,00 77 35 68,25 329,693 558

36 249 STEVE AKSEL MAYNKRAF 12B 32 8 30,00 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 24 8 22,00 2 5 0,75 4 2 3,50 2 4 1,00 77 34 68,50 329,235 562

37 116 FURKAN KARA 12B 27 8 25,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 23 4 22,00 3 3 2,25 4 3 3,25 3 1 2,75 74 22 68,50 328,645 568

38 289 BURAK AKGÜNDÜZ 12D 30 10 27,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 18 3 17,25 2 3 1,25 6 1 5,75 3 3 2,25 75 23 69,25 327,988 573

39 211 MELEKABAŞ 12A 29 11 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 24 2 23,50 70 16 66,00 323,708 604

40 280 NEBAHAT İNCE 12D 33 7 31,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 19 9 16,75 3 3 2,25 3 3 2,25 4 2 3,50 75 29 67,75 323,055 611

41 90 GÜLCENUR SEZGİN 12D 28 8 26,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 21 6 19,50 1 3 0,25 5 2 4,50 4 1 3,75 72 25 65,75 318,298 639

42 263 MERT ÇİÇEK 12C 32 7 30,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 2 1 1,75 20 1 19,75 2 4 1,00 4 1 3,75 2 3 1,25 71 22 65,50 318,123 641

43 356 MEHMET ÇINAR 12B 30 10 27,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 19 2 18,50 2 3 1,25 3 3 2,25 1 1 0,75 71 22 65,50 318,050 643

44 150 ONUR SALKIM 12A 32 8 30,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 21 5 19,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 70 23 64,25 315,943 662

45 599 NEHİR AKSAKAL 12E 31 9 28,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 17 8 15,00 4 2 3,50 4 1 3,75 2 1 1,75 72 26 65,50 314,698 676

46 0 DEFNE ARAS 12D 17 8 15,00 3 0 3,00 32 2 31,50 4 2 3,50 6 1 5,75 4 1 3,75 66 14 62,50 313,875 683

47 193 AHMET KÖSE 12B 24 13 20,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 23 3 22,25 3 1 2,75 2 3 1,25 1 0 1,00 68 22 62,50 310,648 700

48 157 IRMAK ÖKSÜN 12D 34 6 32,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 12 7 10,25 3 1 2,75 3 2 2,50 5 1 4,75 70 22 64,50 308,360 713

49 155 HAMİTN COŞKUN 12B 25 12 22,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 16 8 14,00 5 2 4,50 7 0 7,00 3 3 2,25 71 28 64,00 308,330 714

50 352 YAĞMUR BAYDAR 12 30 9 27,75 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 22 7 20,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 3 0 3,00 69 28 62,00 307,993 718

51 88 YUSUF KOÇ 12D 27 8 25,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 18 1 17,75 4 2 3,50 2 1 1,75 1 0 1,00 66 16 62,00 305,960 737

52 64 SARYA KOÇ 12C 28 12 25,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 17 8 15,00 2 3 1,25 5 2 4,50 2 3 1,25 70 30 62,50 305,815 741

53 121 BEYZA T 12B 31 8 29,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 14 6 12,50 2 2 1,50 5 2 4,50 3 2 2,50 69 24 63,00 305,400 744

54 97 NECMİ ERTUĞ 12D 26 10 23,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 0 3,00 22 2 21,50 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 67 25 60,75 305,173 746

55 173 DAMLA 12B 28 11 25,25 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 21 6 19,50 1 5 -0,25 6 1 5,75 2 2 1,50 69 30 61,50 305,113 748

56 268 NİSA 12A 34 5 32,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 13 4 12,00 64 11 61,25 301,695 782

57 269 EYLÜL GÜNDÜZ 12A 33 7 31,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 15 3 14,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 64 20 59,00 295,948 828

58 364 İNANÇ YILDIRIM 12E 26 4 25,00 4 1 3,75 2 0 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 18 2 17,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 61 12 58,00 294,800 839
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Genel Ortalama 26,13 9,68 23,71 3,22 1,33 2,89 2,44 1,09 2,16 3,21 0,93 2,98 3,37 0,77 3,17 0,01 0,01 0,01 16,64 4,24 15,58 1,65 2,00 1,15 2,73 1,40 2,38 1,52 1,23 1,22 60,92 22,68 55,25 282,940

Okul Ortalaması 30,36 7,70 28,44 3,62 1,11 3,34 2,64 1,03 2,38 3,77 0,88 3,55 3,64 0,76 3,45 0,00 0,00 0,00 22,83 4,36 21,74 2,35 2,36 1,76 4,05 1,50 3,67 2,29 1,59 1,89 75,55 21,29 70,22 334,120

KATILIMLAR

59 0 IRMAK 12 30 9 27,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 15 7 13,25 2 4 1,00 5 2 4,50 2 2 1,50 66 30 58,50 291,858 865

60 281 ARDA TUZ KÖPRÜSÜ 12D 29 10 26,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 17 6 15,50 3 0 3,00 2 3 1,25 2 2 1,50 64 28 57,00 288,715 893

61 214 CEMAL PAŞA 12C 24 10 21,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 19 4 18,00 2 2 1,50 1 4 0,00 1 0 1,00 62 24 56,00 288,065 898

62 103 AHMET YİĞİT TAYLAN 12E 26 13 22,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 22 12 19,00 0 7 -1,75 5 2 4,50 5 1 4,75 66 43 55,25 284,755 922

63 285 AYŞE YILDIRIM 12A 26 12 23,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 17 5 15,75 1 0 1,00 60 21 54,75 283,138 937

64 358 GÖKSU ÇELİK 12E 28 7 26,25 26 5 24,75 54 12 51,00 276,258 1004

65 300 EMİRHAN KARALI 12D 23 6 21,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 3 0 3,00 17 6 15,50 2 0 2,00 1 1 0,75 51 17 46,75 256,903 1198

66 252 İPEK ELHAZAR 12A 27 11 24,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 10 3 9,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 51 23 45,25 248,730 1266
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