
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 6  (1.OTURUM) 140 398 440 2014

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,93 9,70 23,51 3,20 1,33 2,87 2,43 1,09 2,16 3,18 0,92 2,95 3,32 0,77 3,12 0,01 0,01 0,01 16,31 4,30 15,24 1,57 1,99 1,07 2,61 1,42 2,25 1,45 1,20 1,15 60,01 22,73 54,33 279,920

Okul Ortalaması 25,26 9,04 23,00 3,12 1,19 2,82 2,49 1,07 2,22 3,04 0,79 2,84 2,81 0,77 2,61 0,05 0,03 0,04 14,83 5,16 13,54 0,84 2,04 0,33 1,63 1,67 1,21 0,76 0,94 0,52 54,83 22,70 49,13 263,590

KATILIMLAR

1 302 ESMA CANBAŞI 11F 37 2 36,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 18 5 16,75 3 1 2,75 5 2 4,50 2 0 2,00 83 12 80,00 361,765 319

2 55 ALEYNA UZUN 11A 33 7 31,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 24 5 22,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 77 20 72,00 341,248 443

3 26 YUSUF BUDAK 11C 29 7 27,25 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 3 0 3,00 25 3 24,25 1 4 0,00 5 1 4,75 2 1 1,75 74 18 69,50 333,493 496

4 421 ELA KURT 11B 33 7 31,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 21 4 20,00 3 3 2,25 4 3 3,25 2 3 1,25 76 25 69,75 331,645 514

5 0 İKRA GÜNGÖR 11F 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 22 3 21,25 1 0 1,00 1 0 1,00 72 14 68,50 329,600 529

6 256 ECEM AR 11E 34 6 32,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 23 6 21,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 73 22 67,50 327,510 546

7 107 BUSE YAMAN 11E 36 4 35,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 12 2 11,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 71 10 68,50 323,665 572

8 115 BERKE SÜREN 11B 29 8 27,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 19 7 17,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 73 23 67,25 322,013 585

9 102 BERİL ŞENER 11B 28 8 26,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 23 1 22,75 1 2 0,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 70 17 65,75 321,728 588

10 123 AYBÜKE KOCABAŞOĞLU 11B 32 5 30,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 2 0 2,00 18 2 17,50 1 0 1,00 5 1 4,75 69 10 66,50 320,118 596

11 239 VERDA DİLEKÇİ 11E 29 10 26,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 22 2 21,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 69 17 64,75 317,863 611

12 492 ARDA ÖZ 11F 27 11 24,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 17 4 16,00 5 2 4,50 2 4 1,00 4 1 3,75 72 25 65,75 316,215 626

13 413 HALİL USLU 11D 31 8 29,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 18 3 17,25 1 3 0,25 5 1 4,75 2 2 1,50 70 20 65,00 315,040 642

14 368 GAYE YILMAZ 11D 24 15 20,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 22 2 21,50 2 0 2,00 6 1 5,75 2 2 1,50 70 24 64,00 313,878 651

15 149 BUSE NAZ MAYDA 11C 33 4 32,00 4 0 4,00 3 0 3,00 3 1 2,75 3 0 3,00 19 3 18,25 1 3 0,25 1 3 0,25 67 14 63,50 312,315 661

16 18 GAZİ YEŞİL 11A 31 7 29,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 19 2 18,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 68 18 63,50 312,243 662

17 354 AYÇA KARADENİZ 11C 24 10 21,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 18 5 16,75 2 3 1,25 5 1 4,75 1 1 0,75 69 21 63,75 311,053 669

18 466 ENES KINCAL 11F 26 4 25,00 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 18 0 18,00 1 1 0,75 5 1 4,75 1 0 1,00 65 9 62,75 308,438 681

19 449 ARIN ALİ KALECİKLİOĞ 11B 29 8 27,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 20 2 19,50 2 2 1,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 65 15 61,25 305,693 708

20 462 YASİN KURTARAN 11D 29 10 26,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 18 6 16,50 1 5 -0,25 4 2 3,50 0 4 -1,00 69 30 61,50 304,700 716

21 160 NİSANUR ÜNVER 11C 29 10 26,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 18 3 17,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 65 16 61,00 303,725 724

22 109 NEHİR BALCI 11E 36 4 35,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 10 1 9,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 64 10 61,50 300,705 758

23 16 EFE ŞIK 11A 27 12 24,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 23 10 20,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 67 33 58,75 299,078 764

24 158 UMUT PAYÇU 11C 28 10 25,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 2 1 1,75 20 3 19,25 1 4 0,00 2 4 1,00 1 2 0,50 65 26 58,50 296,870 783

25 223 YAĞMUR KIZILKAYA 11E 32 6 30,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 13 2 12,50 1 3 0,25 2 0 2,00 63 13 59,75 296,643 789

26 420 SUDENAZ TÜRKMEN 11D 29 10 26,50 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 17 5 15,75 2 2 1,50 4 2 3,50 2 0 2,00 65 22 59,50 296,530 791

27 221 AYŞE NAZ YILMAZ 11C 28 11 25,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 23 7 21,25 1 2 0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 65 27 58,25 296,500 793

28 156 BÜŞRA ÇALIŞKA N 11C 27 6 25,50 1 2 0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 25 3 24,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 61 16 57,00 295,205 803

29 397 OĞUZHAN TARHAN 11E 28 10 25,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 18 4 17,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 64 23 58,25 294,738 811

                                                1 / 6



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 6  (1.OTURUM) 140 398 440 2014

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,93 9,70 23,51 3,20 1,33 2,87 2,43 1,09 2,16 3,18 0,92 2,95 3,32 0,77 3,12 0,01 0,01 0,01 16,31 4,30 15,24 1,57 1,99 1,07 2,61 1,42 2,25 1,45 1,20 1,15 60,01 22,73 54,33 279,920

Okul Ortalaması 25,26 9,04 23,00 3,12 1,19 2,82 2,49 1,07 2,22 3,04 0,79 2,84 2,81 0,77 2,61 0,05 0,03 0,04 14,83 5,16 13,54 0,84 2,04 0,33 1,63 1,67 1,21 0,76 0,94 0,52 54,83 22,70 49,13 263,590

KATILIMLAR

30 66 EYLÜL ULUSU 11A 31 8 29,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 13 8 11,00 0 5 -1,25 4 2 3,50 2 2 1,50 66 27 59,25 293,853 821

31 52 BERR ÖZER 11A 29 11 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 19 11 16,25 0 6 -1,50 3 3 2,25 1 5 -0,25 68 40 58,00 293,828 823

32 35 İKBAL AKKURT 11A 24 12 21,00 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 22 3 21,25 2 3 1,25 3 3 2,25 1 2 0,50 64 27 57,25 293,503 825

33 426 ELİF HİLAL GÖK 11E 29 7 27,25 4 1 3,75 4 0 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 20 5 18,75 61 15 57,25 292,910 830

34 546 ELİF ÖZÇELİK 11A 33 6 31,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 3 1,25 16 8 14,00 1 5 -0,25 2 5 0,75 2 2 1,50 66 33 57,75 291,083 844

35 75 ELİF NAZ BEYTORUN 11B 28 11 25,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 18 4 17,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 62 20 57,00 291,018 845

36 171 EDA ŞİMŞEK 11E 32 4 31,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 12 2 11,50 1 0 1,00 60 8 58,00 290,790 849

37 372 BEYZA ERGÜN 11A 29 10 26,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 17 3 16,25 61 16 57,00 290,745 850

38 21 ZEYNEP SUDE GÜLYAĞI 11E 31 9 28,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 18 5 16,75 62 21 56,75 290,110 855

39 453 NAZ ÖNCEL 11B 30 9 27,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 15 7 13,25 2 2 1,50 4 1 3,75 1 0 1,00 64 25 57,75 289,660 861

40 162 ŞİRİN AKSOY 11A 25 8 23,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 21 3 20,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 61 21 55,75 289,288 866

41 131 DURU ŞAHİN 11B 29 8 27,00 4 0 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 3 0 3,00 13 2 12,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 60 13 56,75 287,188 882

42 529 HASAN BARAN GÜLALDI 11F 23 16 19,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 21 6 19,50 3 3 2,25 3 4 2,00 2 3 1,25 65 39 55,25 285,783 890

43 140 ELİF ALTUN 11D 25 14 21,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 2 3 1,25 24 9 21,75 2 5 0,75 2 5 0,75 2 4 1,00 66 46 54,50 285,350 896

44 110 ASYA AYDIN 11E 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 10 6 8,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 61 18 56,50 284,493 907

45 311 ARİF TEKİN 11C 28 9 25,75 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 23 7 21,25 1 2 0,50 1 1 0,75 60 23 54,25 284,405 910

46 1 ZEHRA KARADUMAN 11A 32 8 30,00 2 1 1,75 1 1 0,75 4 0 4,00 3 0 3,00 15 0 15,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 59 15 55,25 284,043 912

47 38 IRMAK SARI 11A 33 6 31,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 14 2 13,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 61 23 55,25 283,688 914

48 338 ÖZGÜR  Ü* * N 11C 32 6 30,50 2 0 2,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 14 5 12,75 3 3 2,25 2 1 1,75 60 17 55,75 283,453 919

49 528 DİRENSU ÖZER 11F 28 11 25,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 17 9 14,75 2 3 1,25 2 5 0,75 2 1 1,75 64 36 55,00 282,498 933

50 89 İLKAY DEVRİM 11F 31 7 29,25 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 10 6 8,50 2 4 1,00 2 2 1,50 61 20 56,00 282,358 935

51 143 YAĞMUR KESKİN 11C 27 8 25,00 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 0 3,00 18 3 17,25 57 14 53,50 280,145 954

52 363 BÜŞRA BALABAN 11D 28 6 26,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 0 3,00 19 5 17,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 59 23 53,25 279,758 958

53 432 DEFNE GÜLEÇ 11A 31 7 29,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 11 5 9,75 1 1 0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 60 20 55,00 279,078 967

54 383 ONAT KAYRA KARACA 11D 25 14 21,50 2 3 1,25 2 0 2,00 3 1 2,75 4 0 4,00 19 4 18,00 1 2 0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 60 28 53,00 278,155 976

55 380 İPEK AKÇA 11D 25 11 22,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 20 2 19,50 1 2 0,50 5 2 4,50 0 3 -0,75 59 25 52,75 277,945 980

56 555 YAREN KESGİN 11E 31 8 29,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 12 6 10,50 58 19 53,25 275,363 1005

57 48 GÜLSU KARADENİZ 11A 30 6 28,50 22 1 21,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 54 11 51,25 274,988 1013

58 469 İPEK KARA 11D 30 10 27,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 12 12 9,00 0 1 -0,25 4 2 3,50 1 0 1,00 61 30 53,50 274,210 1021
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,93 9,70 23,51 3,20 1,33 2,87 2,43 1,09 2,16 3,18 0,92 2,95 3,32 0,77 3,12 0,01 0,01 0,01 16,31 4,30 15,24 1,57 1,99 1,07 2,61 1,42 2,25 1,45 1,20 1,15 60,01 22,73 54,33 279,920

Okul Ortalaması 25,26 9,04 23,00 3,12 1,19 2,82 2,49 1,07 2,22 3,04 0,79 2,84 2,81 0,77 2,61 0,05 0,03 0,04 14,83 5,16 13,54 0,84 2,04 0,33 1,63 1,67 1,21 0,76 0,94 0,52 54,83 22,70 49,13 263,590

KATILIMLAR

59 516 HACER SÜMER 11F 28 8 26,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 11 3 10,25 3 1 2,75 3 0 3,00 57 16 53,00 272,960 1031

60 376 DORUK FAYDALI 11D 24 9 21,75 4 0 4,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 16 4 15,00 1 4 0,00 3 3 2,25 1 4 0,00 58 26 51,50 271,998 1040

61 129 EMİR KORLU 11B 27 6 25,50 4 1 3,75 3 0 3,00 1 0 1,00 5 0 5,00 14 4 13,00 1 2 0,50 55 13 51,75 271,983 1041

62 2 TAMARA SARAÇ 11B 25 11 22,25 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 14 5 12,75 1 2 0,50 3 0 3,00 57 20 52,00 271,968 1042

63 0 MELİS CANDAN 11E 27 6 25,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 18 6 16,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 56 21 50,75 270,803 1053

64 460 EZEL DİLAN KIZIL 11E 31 9 28,75 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 15 5 13,75 56 22 50,50 268,368 1081

65 415 BENGÜ YALÇIN 11D 25 12 22,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 17 10 14,50 2 5 0,75 2 4 1,00 2 4 1,00 61 42 50,50 268,355 1082

66 283 YAREN ÖNAL 11C 26 13 22,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 16 4 15,00 1 3 0,25 2 4 1,00 0 2 -0,50 58 32 50,00 267,553 1093

67 82 ELİF TUNCER 11D 16 8 14,00 4 0 4,00 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 19 5 17,75 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 54 19 49,25 266,563 1107

68 74 GÖZDENUR GÜDER 11E 22 13 18,75 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 3 2 2,50 18 3 17,25 54 20 49,00 266,013 1110

69 117 MEHMET ELKOCA 11B 26 11 23,25 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 2 0 2,00 15 8 13,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 58 33 49,75 265,395 1118

70 3 İLKNUR AVCI 11A 30 10 27,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 13 9 10,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 57 28 50,00 264,725 1123

71 145 ESMA GEZER 11C 24 13 20,75 4 1 3,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 16 4 15,00 1 1 0,75 54 21 48,75 263,640 1132

72 226 İRİS UÇMAN 11C 28 8 26,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 8 3 7,25 1 2 0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 55 19 50,25 263,013 1135

73 389 YILDIZ SEVİM 11E 26 12 23,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 11 3 10,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 55 23 49,25 262,753 1141

74 83 BETÜL DANACI 11E 26 13 22,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 13 5 11,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 55 24 49,00 262,593 1142

75 165 ENNER VALENCİA 11F 25 13 21,75 3 1 2,75 1 3 0,25 2 3 1,25 4 0 4,00 18 10 15,50 2 4 1,00 3 4 2,00 1 4 0,00 59 42 48,50 262,438 1146

76 541 FARUK ORHAN 11C 27 9 24,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 17 6 15,50 53 19 48,25 262,325 1148

77 382 AYBERK TURAN 11E 30 8 28,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 12 2 11,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 53 17 48,75 261,878 1152

78 405 DEREN YAZICI 11D 27 13 23,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 13 6 11,50 1 3 0,25 1 0 1,00 55 25 48,75 261,390 1157

79 425 DORUK KILINÇ 11A 31 8 29,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 9 4 8,00 0 5 -1,25 3 3 2,25 0 3 -0,75 56 27 49,25 261,053 1164

80 393 ELİFSU ARSLAN 11D 30 10 27,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 9 12 6,00 1 5 -0,25 2 4 1,00 2 1 1,75 59 37 49,75 260,983 1165

81 482 IRMAK ÖZTAN 11F 31 9 28,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 10 5 8,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 54 21 48,75 259,880 1174

82 479 VOLKAN DEMİREL 11F 22 16 18,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 4 0 4,00 18 9 15,75 2 4 1,00 3 4 2,00 1 4 0,00 58 43 47,25 258,753 1195

83 385 TUĞBA AYSAN 11F 22 8 20,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 15 1 14,75 1 1 0,75 1 4 0,00 1 1 0,75 52 19 47,25 258,513 1198

84 439 EZGİ SELİN 11E 27 12 24,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 15 4 14,00 0 3 -0,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 54 29 46,75 257,268 1211

85 406 CENGİZ ÇİÇEK 11D 25 14 21,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 1 0 1,00 16 6 14,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 53 27 46,25 255,578 1232

86 25 ECE SAY 11A 30 10 27,50 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 9 5 7,75 0 1 -0,25 52 20 47,00 253,905 1243

87 386 SEMANUR ASLAN 11D 26 6 24,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 7 5 5,75 1 3 0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 52 19 47,25 252,548 1254
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,93 9,70 23,51 3,20 1,33 2,87 2,43 1,09 2,16 3,18 0,92 2,95 3,32 0,77 3,12 0,01 0,01 0,01 16,31 4,30 15,24 1,57 1,99 1,07 2,61 1,42 2,25 1,45 1,20 1,15 60,01 22,73 54,33 279,920

Okul Ortalaması 25,26 9,04 23,00 3,12 1,19 2,82 2,49 1,07 2,22 3,04 0,79 2,84 2,81 0,77 2,61 0,05 0,03 0,04 14,83 5,16 13,54 0,84 2,04 0,33 1,63 1,67 1,21 0,76 0,94 0,52 54,83 22,70 49,13 263,590

KATILIMLAR

88 130 HÜMEYRA SARGIN 11B 30 9 27,75 18 3 17,25 0 1 -0,25 48 13 44,75 251,990 1257

89 498 YAREN PEKER 11F 26 13 22,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 10 7 8,25 1 5 -0,25 4 3 3,25 2 4 1,00 56 39 46,25 250,825 1267

90 112 ZEYNEP SAYGILI 11B 26 4 25,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 2 1 1,75 10 2 9,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 48 10 45,50 250,265 1273

91 392 MELİKE USLU 11D 19 6 17,50 3 1 2,75 3 0 3,00 2 0 2,00 16 6 14,50 3 2 2,50 3 4 2,00 1 1 0,75 50 20 45,00 250,225 1274

92 343 CEREN BOSTANCIOĞLU 11C 21 10 18,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 5 0 5,00 2 2 1,50 19 3 18,25 48 18 43,50 248,930 1289

93 384 ARDA ENGİN TÜYSÜZ 11E 30 8 28,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 10 5 8,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 51 23 45,25 248,613 1293

94 398 NİSA GÖKDEMİR 11 25 8 23,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 12 6 10,50 1 2 0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 52 28 45,00 248,480 1294

95 51 EGE BORA  YIL*Z 11A 28 10 25,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 12 7 10,25 0 5 -1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 53 34 44,50 247,310 1308

96 58 SENA AYŞE ORTAK 11E 29 11 26,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 7 2 6,50 49 20 44,00 243,568 1332

97 138 ORÇUN TAVUS 11C 25 12 22,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 16 6 14,50 49 26 42,50 243,445 1336

98 430 M FATİH KARAÇİL 11D 16 18 11,50 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 18 6 16,50 1 4 0,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 52 40 42,00 243,415 1337

99 379 NİSA ŞAHİN 11E 27 12 24,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 8 11 5,25 2 2 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 52 31 44,25 242,943 1341

100 381 KAĞAN ÖZTEN 11D 28 12 25,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 12 10 9,50 1 5 -0,25 2 4 1,00 3 3 2,25 53 40 43,00 241,260 1363

101 499 EBRU TAVSİ 11F 24 16 20,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 8 4 7,00 0 4 -1,00 5 2 4,50 2 3 1,25 52 36 43,00 239,620 1384

102 234 MUSA SEVER 11C 25 13 21,75 3 1 2,75 2 1 1,75 16 6 14,50 1 2 0,50 47 23 41,25 239,305 1389

103 86 SAMET ÇELİK 11B 21 5 19,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 11 3 10,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 47 20 42,00 238,873 1396

104 154 TAHA AKMAN 11C 15 12 12,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 18 8 16,00 1 2 0,50 1 0 1,00 47 25 40,75 238,748 1397

105 497 JESSE PINKMAN 11F 31 9 28,75 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 5 1 4,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 2 3 1,25 51 32 43,00 238,343 1407

106 67 BETUL KARTAL 11C 23 11 20,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 9 8 7,00 1 2 0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 49 28 42,00 236,608 1427

107 95 ÖMER UYSAL 11B 22 11 19,25 21 6 19,50 43 17 38,75 234,345 1447

108 4 YİĞİT ARDA ÖZEN 11A 14 6 12,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 14 5 12,75 1 3 0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 45 22 39,50 232,540 1460

109 538 SELİN ECE 11F 27 5 25,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 6 3,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 45 16 41,00 232,423 1464

110 111 BURAK ATAR 11B 23 8 21,00 2 1 1,75 1 0 1,00 16 6 14,50 1 1 0,75 43 16 39,00 232,050 1471

111 53 SİNEM ÜLGER 11F 28 7 26,25 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 3 0 3,00 9 9 6,75 46 23 40,25 231,670 1475

112 309 ELİF EKİZ 11D 18 2 17,50 1 3 0,25 3 0 3,00 2 0 2,00 3 1 2,75 12 3 11,25 2 1 1,75 1 1 0,75 42 11 39,25 230,718 1481

113 159 TUĞRA BERK BAĞCI 11C 21 14 17,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 14 10 11,50 0 1 -0,25 47 33 38,75 230,023 1486

114 0 CEREN ARSLAN 11D 21 9 18,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 10 3 9,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 45 25 38,75 228,910 1493

115 32 NİHAT BUĞRA KARAMAN 11E 27 9 24,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 44 17 39,75 227,760 1506

116 70 RECEP İVEDİK 11F 20 14 16,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 3 2 2,50 10 10 7,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 47 33 38,75 226,713 1519
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 6  (1.OTURUM) 140 398 440 2014

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,93 9,70 23,51 3,20 1,33 2,87 2,43 1,09 2,16 3,18 0,92 2,95 3,32 0,77 3,12 0,01 0,01 0,01 16,31 4,30 15,24 1,57 1,99 1,07 2,61 1,42 2,25 1,45 1,20 1,15 60,01 22,73 54,33 279,920

Okul Ortalaması 25,26 9,04 23,00 3,12 1,19 2,82 2,49 1,07 2,22 3,04 0,79 2,84 2,81 0,77 2,61 0,05 0,03 0,04 14,83 5,16 13,54 0,84 2,04 0,33 1,63 1,67 1,21 0,76 0,94 0,52 54,83 22,70 49,13 263,590

KATILIMLAR

117 491 ELİF DURSUN 11D 13 3 12,25 4 0 4,00 1 1 0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 15 5 13,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 40 13 36,75 224,985 1535

118 489 HALİL ARDA BÜKEY 11A 23 14 19,50 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 7 6 5,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 46 32 38,00 223,665 1548

119 371 EDANUR ÖZALP 11D 24 14 20,50 2 2 1,50 2 0 2,00 4 0 4,00 2 1 1,75 6 0 6,00 1 1 0,75 1 0 1,00 42 18 37,50 222,220 1564

120 548 SERKAN ÇOLAK 11F 22 18 17,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 9 6 7,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 45 33 36,75 220,803 1576

121 46 BEYZA ERVA DEVECİ 11E 28 7 26,25 3 0 3,00 2 0 2,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 0 2,00 40 10 37,50 220,183 1585

122 412 UMURKAN KESGİN 11D 15 4 14,00 3 0 3,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 0 3,00 11 3 10,25 1 2 0,50 38 10 35,50 218,855 1596

123 554 ONURCAN ÇETİN 11D 24 14 20,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 10 4 9,00 41 22 35,50 217,970 1601

124 526 CENK TOSUN 11F 17 14 13,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 3 2 2,50 10 10 7,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 44 33 35,75 217,233 1608

125 30 ÖYKÜ AÇI GÖZ 11D 22 12 19,00 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 2 3 1,25 10 13 6,75 3 1 2,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 46 42 35,50 215,735 1618

126 43 TUNA BÜYÜKÇAPAR 11F 23 10 20,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 3 0 3,00 6 5 4,75 2 1 1,75 1 2 0,50 1 0 1,00 41 22 35,50 214,680 1625

127 56 EFE UYANIK 11C 23 8 21,00 1 0 1,00 2 0 2,00 11 4 10,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 37 15 33,25 211,493 1649

128 87 MUSTAFA YAZGAN 11B 20 13 16,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 2 2 1,50 9 5 7,75 2 3 1,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 41 30 33,50 210,688 1654

129 476 EYLÜL BALCI 11A 18 9 15,75 2 1 1,75 1 3 0,25 3 0 3,00 14 4 13,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 38 25 31,75 208,970 1667

130 561 EYLÜL GÜLBEYAZ 11F 31 7 29,25 5 4 4,00 36 11 33,25 207,510 1683

131 467 FERDA BABA 11B 1 0 1,00 4 0 4,00 24 7 22,25 1 2 0,50 2 0 2,00 32 9 29,75 207,208 1689

132 359 ALPEREN BOSTANCIOĞLU 11C 14 22 8,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 14 5 12,75 40 35 31,25 207,028 1692

133 0 ALİ AÇIKGÖZ 11F 11 0 11,00 3 0 3,00 1 1 0,75 11 3 10,25 3 2 2,50 1 1 0,75 1 0 1,00 31 7 29,25 197,893 1760

134 120 ZEYNEL GÜNDOĞDU 11A 10 11 7,25 19 11 16,25 1 3 0,25 3 0 3,00 1 2 0,50 34 27 27,25 195,160 1774

135 85 ŞEVVAL MERVE TENGİR 11B 3 2 2,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 19 21 13,75 3 4 2,00 4 3 3,25 1 5 -0,25 37 40 27,00 192,970 1781

136 0 HİLAL AVCU 11E 16 14 12,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 35 27 28,25 190,688 1791

137 106 GAZİ DOKUMACI 11B 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 13 10 10,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 29 15 25,25 185,743 1816

138 424 İZEM ÇAĞLA ARIKAN 11A 8 6 6,50 13 4 12,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 27 19 22,25 176,768 1854

139 37 KEREM ÖZCAN 11A 21 10 18,50 21 10 18,50 169,745 1879

140 481 DENİZ HAMARAT 11A 5 0 5,00 16 7 14,25 21 7 19,25 169,523 1881
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