
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 0 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İzmir ALİAĞA ALP OĞUZ ANADOLU LISESI 2022-2023 TYT TÜRKİYE GENELİ 1(902303) 6565 637 234 101

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 21.00 14.30 17.42 3.62 0.78 3.42 2.22 1.44 1.86 2.03 1.62 1.62 3.61 0.87 3.39 0.05 0.05 0.04 12.42 3.82 11.47 1.93 1.78 1.48 1.89 1.82 1.43 2.02 1.18 1.72 50.74 27.61 43.84 246.158
Okul Ortalaması 24.62 10.81 21.92 4.13 0.52 4.00 2.47 1.43 2.11 2.52 1.44 2.17 4.08 0.63 3.92 0.01 0.00 0.01 16.64 3.34 15.81 2.66 1.88 2.19 2.34 2.30 1.76 2.63 1.16 2.34 62.10 23.50 56.22 287.384

1 271 - ZEHRA ŞAHİN 0 / D 35 3 34.25 4 0 4.00 2 2 1.50 3 1 2.75 5 0 5.00 0 0 0.00 26 1 25.75 4 2 3.50 7 0 7.00 5 1 4.75 91.00 10.00 88.50 394.900 245 7 1 1
2 141 - EREN 0 / E 26 11 23.25 5 0 5.00 4 1 3.75 3 0 3.00 3 2 2.50 0 0 0.00 32 4 31.00 3 3 2.25 5 2 4.50 6 0 6.00 87.00 23.00 81.25 370.825 498 17 2 2
3 287 - ASYA ÇINAR 0 / D 30 10 27.50 4 1 3.75 2 2 1.50 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 24 5 22.75 5 2 4.50 6 1 5.75 5 1 4.75 85.00 23.00 79.25 364.425 567 19 3 3
4 188 - EMİRALP YAKALI 0 / B 31 8 29.00 4 1 3.75 4 1 3.75 2 3 1.25 5 0 5.00 0 0 0.00 26 2 25.50 5 1 4.75 4 2 3.50 3 3 2.25 84.00 21.00 78.75 362.300 593 21 4 4
5 253 - CİHAN TAŞDEMİR 0 / B 24 14 20.50 5 0 5.00 4 1 3.75 4 0 4.00 5 0 5.00 0 0 0.00 28 3 27.25 5 2 4.50 4 1 3.75 5 1 4.75 84.00 22.00 78.50 362.125 595 22 5 5
6 316 - BARAN GÜVENDİREN 0 / D 19 15 15.25 4 1 3.75 3 2 2.50 4 0 4.00 4 1 3.75 0 0 0.00 37 2 36.50 3 4 2.00 3 3 2.25 6 0 6.00 83.00 28.00 76.00 353.225 722 24 6 6
7 369 - MEVLÜT AKSU 0 / E 31 9 28.75 5 0 5.00 3 2 2.50 2 3 1.25 5 0 5.00 0 0 0.00 25 4 24.00 3 3 2.25 3 3 2.25 5 1 4.75 82.00 25.00 75.75 352.275 736 26 7 7
8 259 - GONCA 0 / C 30 9 27.75 3 1 2.75 4 1 3.75 4 0 4.00 5 0 5.00 0 0 0.00 22 5 20.75 4 2 3.50 3 3 2.25 5 1 4.75 80.00 22.00 74.50 348.450 786 29 8 8
9 227 - BATUHAN EREN 0 / C 23 14 19.50 5 0 5.00 1 4 0.00 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 26 1 25.75 5 2 4.50 7 0 7.00 6 0 6.00 80.00 24.00 74.00 347.075 806 30 9 9

10 293 - MUHAMMED TOSUN 0 / D 27 13 23.75 4 1 3.75 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 1 0 1.00 15 1 14.75 6 1 5.75 6 1 5.75 6 0 6.00 77.00 19.00 72.25 341.800 881 32 10 10
11 342 - ARDA GÖRER 0 / E 26 10 23.50 5 0 5.00 3 2 2.50 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 26 0 26.00 4 2 3.50 2 5 0.75 5 1 4.75 78.00 22.00 72.50 341.550 888 33 11 11
12 152 - DOĞA ÖZTÜRK 0 / B 32 8 30.00 5 0 5.00 3 2 2.50 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 19 1 18.75 4 3 3.25 2 5 0.75 4 2 3.50 77.00 23.00 71.25 337.375 964 36 12 12
13 333 - NEHİR ZEYTİNÖZÜ 0 / E 30 8 28.00 5 0 5.00 1 1 0.75 4 0 4.00 3 2 2.50 0 0 0.00 22 4 21.00 4 1 3.75 5 1 4.75 2 4 1.00 76.00 21.00 70.75 335.650 987 38 13 13
14 365 - HAKKIERAY AKDEMİR 0 / E 24 16 20.00 5 0 5.00 5 0 5.00 1 3 0.25 5 0 5.00 0 0 0.00 25 4 24.00 5 1 4.75 5 1 4.75 2 2 1.50 77.00 27.00 70.25 334.450 1006 39 14 14
15 292 - RUVEYDA DİKYOL 0 / E 24 14 20.50 4 0 4.00 3 2 2.50 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 30 4 29.00 6 0 6.00 1 5 -0.25 3 3 2.25 78.00 31.00 70.25 333.900 1017 40 15 15
16 197 - MİNELSU KURT 0 / A 25 15 21.25 5 0 5.00 4 1 3.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 27 4 26.00 0 0 0.00 2 2 1.50 4 1 3.75 76.00 24.00 70.00 333.275 1028 42 16 16
17 240 - ADA YURDAKUL 0 / C 33 7 31.25 4 1 3.75 2 2 1.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 17 3 16.25 4 1 3.75 5 1 4.75 2 3 1.25 75.00 20.00 70.00 333.250 1031 44 17 17
18 247 - AZRA ÖZAKGÜL 0 / C 29 11 26.25 4 1 3.75 3 2 2.50 2 3 1.25 5 0 5.00 0 0 0.00 23 2 22.50 2 5 0.75 4 3 3.25 5 1 4.75 77.00 28.00 70.00 333.125 1035 45 18 18
19 335 - EMİR ŞEN 0 / E 28 10 25.50 4 0 4.00 3 2 2.50 3 1 2.75 5 0 5.00 0 0 0.00 22 4 21.00 4 3 3.25 2 4 1.00 5 1 4.75 76.00 25.00 69.75 332.500 1046 46 19 19
20 242 - SEVCAN KAPLAN 0 / A 29 7 27.25 5 0 5.00 2 1 1.75 3 1 2.75 5 0 5.00 0 0 0.00 24 2 23.50 2 2 1.50 0 3 -0.75 3 0 3.00 73.00 16.00 69.00 329.525 1104 49 20 20
21 348 - ARDA ARAT 0 / E 26 13 22.75 5 0 5.00 4 1 3.75 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 22 8 20.00 6 1 5.75 2 3 1.25 4 2 3.50 76.00 30.00 68.50 328.625 1131 50 21 21
22 59 - CEREN ALTAN 0 / B 32 7 30.25 4 0 4.00 2 2 1.50 2 2 1.50 3 2 2.50 0 0 0.00 20 4 19.00 3 3 2.25 4 2 3.50 4 2 3.50 74.00 24.00 68.00 326.275 1171 51 22 22
23 224 - REFİK ERTEM 0 / C 30 10 27.50 5 0 5.00 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 16 3 15.25 3 3 2.25 4 3 3.25 4 1 3.75 73.00 24.00 67.00 323.525 1224 53 23 23
24 114 - UĞUR ÇAĞDAŞ 0 / B 26 8 24.00 5 0 5.00 2 2 1.50 0 1 -0.25 5 0 5.00 0 0 0.00 26 2 25.50 3 3 2.25 4 2 3.50 1 2 0.50 72.00 20.00 67.00 322.850 1232 54 24 24
25 5 - ŞENAY TEMİZ 0 / B 28 9 25.75 3 0 3.00 1 1 0.75 3 1 2.75 5 0 5.00 0 0 0.00 21 5 19.75 3 1 2.75 4 3 3.25 4 2 3.50 72.00 22.00 66.50 321.550 1266 58 25 25
26 602 - ARDA TU* U 0 / D 27 12 24.00 4 1 3.75 4 1 3.75 2 2 1.50 5 0 5.00 0 0 0.00 20 0 20.00 4 2 3.50 3 3 2.25 3 2 2.50 72.00 23.00 66.25 320.850 1278 59 26 26
27 260 - DİLA GÜLTEKİN 0 / C 31 8 29.00 4 0 4.00 1 1 0.75 2 0 2.00 4 1 3.75 0 0 0.00 18 2 17.50 2 3 1.25 5 1 4.75 3 0 3.00 70.00 16.00 66.00 319.750 1299 62 27 27
28 238 - NAZLICAN ÖZELER 0 / C 29 10 26.50 5 0 5.00 2 1 1.75 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 11 1 10.75 6 1 5.75 4 2 3.50 5 1 4.75 70.00 18.00 65.50 318.975 1315 63 28 28
29 65 - M KAAN KASAP 0 / E 27 10 24.50 4 1 3.75 2 2 1.50 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 18 1 17.75 5 2 4.50 3 3 2.25 4 2 3.50 70.00 23.00 64.25 314.225 1405 66 29 29
30 353 - GÜL KILIÇ 0 / E 33 6 31.50 5 0 5.00 2 0 2.00 3 1 2.75 5 0 5.00 0 0 0.00 15 4 14.00 1 4 0.00 2 2 1.50 2 2 1.50 68.00 19.00 63.25 310.500 1479 69 30 30
31 315 - YİĞİT KOÇYİĞİT 0 / D 27 9 24.75 4 1 3.75 2 0 2.00 2 3 1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 21 4 20.00 4 3 3.25 1 3 0.25 4 0 4.00 69.00 24.00 63.00 309.725 1489 71 31 31
32 264 - ALİ ALTAY 0 / C 28 10 25.50 4 1 3.75 4 0 4.00 2 3 1.25 5 0 5.00 0 0 0.00 19 4 18.00 4 0 4.00 0 3 -0.75 2 0 2.00 68.00 21.00 62.75 309.000 1501 72 32 32
33 265 - EZGİ MELAN 0 / C 28 11 25.25 3 2 2.50 0 0 0.00 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 21 5 19.75 1 5 -0.25 3 3 2.25 5 0 5.00 69.00 28.00 62.00 306.300 1548 76 33 33
34 243 - BARAN GÖKALP Ğ 0 / C 24 13 20.75 5 0 5.00 3 1 2.75 4 0 4.00 5 0 5.00 0 0 0.00 13 4 12.00 5 2 4.50 4 2 3.50 4 2 3.50 67.00 24.00 61.00 304.125 1599 80 34 34
35 163 - SAMET 0 / D 27 9 24.75 3 2 2.50 2 1 1.75 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 17 1 16.75 4 1 3.75 3 1 2.75 2 2 1.50 66.00 19.00 61.25 304.100 1601 81 35 35
36 286 - ATA BAYATSAPAN 0 / D 30 9 27.75 4 1 3.75 2 3 1.25 2 3 1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 21 7 19.25 2 4 1.00 3 3 2.25 2 4 1.00 70.00 35.00 61.25 303.550 1613 85 36 36
37 64 - SARYA KOÇ 0 / C 28 11 25.25 5 0 5.00 4 1 3.75 4 0 4.00 3 2 2.50 0 0 0.00 13 5 11.75 3 3 2.25 3 3 2.25 4 2 3.50 67.00 27.00 60.25 301.150 1652 86 37 37
38 275 - FURKAN BÜYÜKVAVUZ 0 / D 27 9 24.75 5 0 5.00 3 0 3.00 2 2 1.50 4 1 3.75 0 0 0.00 13 2 12.50 5 1 4.75 3 2 2.50 3 2 2.50 65.00 19.00 60.25 301.125 1653 87 38 38
39 214 - FURKAN KILIÇ 0 / C 27 6 25.50 4 1 3.75 3 2 2.50 1 2 0.50 4 1 3.75 0 0 0.00 20 4 19.00 3 1 2.75 2 1 1.75 1 1 0.75 65.00 19.00 60.25 300.400 1670 89 39 39
40 280 - NEBAHAT İNCE 0 / D 31 9 28.75 5 0 5.00 3 0 3.00 2 3 1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 9 4 8.00 2 2 1.50 3 2 2.50 6 0 6.00 65.00 21.00 59.75 299.475 1698 92 40 40
41 229 - IRMAK YÜKSL 0 / C 29 10 26.50 5 0 5.00 2 2 1.50 2 2 1.50 3 2 2.50 0 0 0.00 17 3 16.25 1 4 0.00 2 3 1.25 5 1 4.75 66.00 27.00 59.25 297.175 1747 98 41 41
42 603 - İREM KILIÇ 0 / A 32 7 30.25 5 0 5.00 3 2 2.50 4 0 4.00 5 0 5.00 0 0 0.00 10 1 9.75 0 0 0.00 2 0 2.00 0 0 0.00 61.00 10.00 58.50 294.900 1793 105 42 42
43 263 - MERT ÇİÇEK 0 / C 28 9 25.75 5 0 5.00 4 1 3.75 2 2 1.50 3 1 2.75 0 0 0.00 15 1 14.75 3 3 2.25 1 4 0.00 3 3 2.25 64.00 24.00 58.00 293.150 1834 109 43 43
44 272 - EZGİ ÖZCAN 0 / D 17 17 12.75 3 1 2.75 2 0 2.00 0 1 -0.25 5 0 5.00 0 0 0.00 27 4 26.00 3 4 2.00 3 2 2.50 5 0 5.00 65.00 29.00 57.75 292.475 1855 110 44 44
45 279 - İREM GÜLTEKİN 0 / D 23 12 20.00 5 0 5.00 1 2 0.50 1 2 0.50 4 0 4.00 0 0 0.00 21 2 20.50 5 1 4.75 2 4 1.00 2 2 1.50 64.00 25.00 57.75 292.300 1862 111 45 45
46 198 - ALEYNA PEHLİVAN 0 / C 27 10 24.50 4 1 3.75 2 2 1.50 2 1 1.75 3 1 2.75 0 0 0.00 14 1 13.75 3 3 2.25 3 3 2.25 5 0 5.00 63.00 22.00 57.50 291.675 1873 112 46 46
47 12 - NEHİR ÇELİK 0 / C 19 19 14.25 3 2 2.50 2 2 1.50 3 1 2.75 5 0 5.00 0 0 0.00 25 5 23.75 3 2 2.50 2 5 0.75 4 1 3.75 66.00 37.00 56.75 289.150 1933 116 47 47
48 599 - NEHİR AKSAKAL 0 / E 21 10 18.50 3 1 2.75 4 0 4.00 2 1 1.75 4 1 3.75 0 0 0.00 23 7 21.25 1 5 -0.25 4 2 3.50 2 2 1.50 64.00 29.00 56.75 288.975 1940 117 48 48
49 269 - EYLÜL GÜNDÜZ 0 / A 32 8 30.00 4 0 4.00 3 1 2.75 2 2 1.50 5 0 5.00 0 0 0.00 14 2 13.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 60.00 13.00 56.75 288.600 1949 118 49 49
50 170 - DEFNE ARAS 0 / D 17 11 14.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33 3 32.25 4 0 4.00 4 1 3.75 3 2 2.50 61.00 17.00 56.75 288.300 1955 121 50 50
51 258 - ELİF NAZ GENÇ 0 / B 24 11 21.25 5 0 5.00 2 1 1.75 2 2 1.50 3 2 2.50 0 0 0.00 21 4 20.00 3 2 2.50 3 3 2.25 0 1 -0.25 63.00 26.00 56.50 287.975 1965 122 51 51



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İzmir ALİAĞA ALP OĞUZ ANADOLU LISESI 2022-2023 TYT TÜRKİYE GENELİ 1(902303) 6565 637 234 101

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 21.00 14.30 17.42 3.62 0.78 3.42 2.22 1.44 1.86 2.03 1.62 1.62 3.61 0.87 3.39 0.05 0.05 0.04 12.42 3.82 11.47 1.93 1.78 1.48 1.89 1.82 1.43 2.02 1.18 1.72 50.74 27.61 43.84 246.158
Okul Ortalaması 24.62 10.81 21.92 4.13 0.52 4.00 2.47 1.43 2.11 2.52 1.44 2.17 4.08 0.63 3.92 0.01 0.00 0.01 16.64 3.34 15.81 2.66 1.88 2.19 2.34 2.30 1.76 2.63 1.16 2.34 62.10 23.50 56.22 287.384

52 157 - IRMAK ÖKSÜN 0 / D 25 15 21.25 5 0 5.00 2 2 1.50 4 0 4.00 5 0 5.00 0 0 0.00 15 6 13.50 3 2 2.50 0 4 -1.00 4 2 3.50 63.00 31.00 55.25 284.375 2051 126 52 52
53 193 - AHMET KÖSE 0 / B 25 10 22.50 5 0 5.00 3 2 2.50 2 2 1.50 5 0 5.00 0 0 0.00 13 2 12.50 4 2 3.50 2 3 1.25 2 2 1.50 61.00 23.00 55.25 284.350 2052 127 53 53
54 251 - AHMET EMRE 0 / E 30 8 28.00 5 0 5.00 2 3 1.25 2 2 1.50 4 1 3.75 0 0 0.00 11 1 10.75 2 2 1.50 4 3 3.25 1 3 0.25 61.00 23.00 55.25 283.975 2059 128 54 54
55 116 - FURKAN KARA 0 / B 24 12 21.00 5 0 5.00 4 1 3.75 3 1 2.75 5 0 5.00 0 0 0.00 8 7 6.25 5 1 4.75 2 3 1.25 5 1 4.75 61.00 26.00 54.50 282.575 2102 133 56 55
56 488 - EMRE ARSLANHAN 0 / B 30 10 27.50 4 1 3.75 0 0 0.00 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 14 3 13.25 3 0 3.00 1 1 0.75 0 0 0.00 59.00 17.00 54.75 282.075 2116 134 57 56
57 97 - NECMİ ERTUĞ 0 / D 27 8 25.00 3 1 2.75 3 1 2.75 1 2 0.50 5 0 5.00 0 0 0.00 17 2 16.50 2 0 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 58.00 14.00 54.50 281.150 2144 136 58 57
58 150 - ONUR SALKIM 0 / A 26 13 22.75 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 10 3 9.25 3 0 3.00 1 2 0.50 1 0 1.00 59.00 20.00 54.00 280.400 2164 137 59 58
59 72 - BAHAR TEKİN 0 / B 30 10 27.50 5 0 5.00 3 2 2.50 4 0 4.00 4 1 3.75 0 0 0.00 5 1 4.75 2 4 1.00 3 2 2.50 3 1 2.75 59.00 21.00 53.75 279.525 2188 138 60 59
60 211 - MELEK ABAŞ 0 / A 24 15 20.25 5 0 5.00 4 1 3.75 3 1 2.75 5 0 5.00 0 0 0.00 17 0 17.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 58.00 17.00 53.75 279.025 2203 139 61 60
61 266 - BERÇEM ÇELİKEL 0 / C 28 9 25.75 5 0 5.00 1 2 0.50 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 11 4 10.00 3 4 2.00 3 3 2.25 2 2 1.50 60.00 26.00 53.50 278.325 2233 142 62 61
62 105 - BELENAY BAYKAL 0 / B 23 16 19.00 2 3 1.25 0 3 -0.75 2 2 1.50 4 1 3.75 0 0 0.00 22 3 21.25 2 4 1.00 3 4 2.00 4 2 3.50 62.00 38.00 52.50 274.475 2327 148 63 62
63 194 - EGE ŞEVKLİ 0 / B 11 8 9.00 5 0 5.00 4 0 4.00 2 2 1.50 4 1 3.75 0 0 0.00 25 7 23.25 2 5 0.75 1 4 0.00 5 0 5.00 59.00 27.00 52.25 274.425 2331 149 64 63
64 103 - AHMET TAYLAN 0 / E 22 17 17.75 4 1 3.75 1 3 0.25 2 3 1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 18 5 16.75 4 3 3.25 2 5 0.75 5 1 4.75 62.00 39.00 52.25 274.200 2337 151 66 64
65 327 - EYLÜL HAZ* Ç* İN 0 / E 26 13 22.75 5 0 5.00 3 0 3.00 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 17 2 16.50 3 3 2.25 2 5 0.75 1 3 0.25 59.00 27.00 52.25 273.725 2352 153 67 65
66 173 - DAMLA KOÇKAFA 0 / B 23 15 19.25 4 1 3.75 2 1 1.75 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 13 3 12.25 4 0 4.00 2 4 1.00 4 1 3.75 59.00 28.00 52.00 273.650 2358 154 68 66
67 273 - ECEM YAŞAROĞL U 0 / A 34 6 32.50 2 2 1.50 3 2 2.50 2 3 1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 11 1 10.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 56.00 15.00 52.25 273.325 2369 158 69 67
68 235 - FATMA Ö *EMİR 0 / C 21 19 16.25 5 0 5.00 2 3 1.25 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 16 9 13.75 5 1 4.75 2 5 0.75 3 2 2.50 62.00 41.00 51.75 272.950 2378 159 70 68
69 217 - RÜMEYSA ORUÇ 0 / A 33 7 31.25 5 0 5.00 4 1 3.75 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 3 5 1.75 1 3 0.25 2 0 2.00 0 0 0.00 56.00 18.00 51.50 271.800 2404 160 71 69
70 307 - YAĞMUR TETİK 0 / E 24 14 20.50 4 0 4.00 2 1 1.75 1 2 0.50 4 1 3.75 0 0 0.00 15 2 14.50 4 0 4.00 2 1 1.75 1 1 0.75 57.00 22.00 51.50 271.600 2408 161 72 70
71 167 - KAAN BOSTAN 0 / B 21 17 16.75 4 1 3.75 1 3 0.25 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 17 0 17.00 4 2 3.50 4 3 3.25 1 2 0.50 59.00 31.00 51.25 270.875 2425 164 73 71
72 169 - NİSAN EKSİN 0 / B 25 15 21.25 4 0 4.00 2 2 1.50 2 1 1.75 4 1 3.75 0 0 0.00 12 9 9.75 3 4 2.00 3 2 2.50 4 2 3.50 59.00 36.00 50.00 266.900 2532 172 74 72
73 352 - YAĞMUR BAYDAR 0 / E 25 9 22.75 5 0 5.00 1 2 0.50 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 12 4 11.00 3 2 2.50 2 3 1.25 1 2 0.50 56.00 24.00 50.00 266.625 2540 173 75 73
74 285 - AYŞE YILDIRIM 0 / A 24 14 20.50 5 0 5.00 1 3 0.25 2 2 1.50 5 0 5.00 0 0 0.00 16 1 15.75 1 0 1.00 1 0 1.00 0 0 0.00 55.00 20.00 50.00 266.375 2548 174 76 74
75 366 - ECEM YILDIZ 0 / A 27 13 23.75 4 1 3.75 3 2 2.50 3 1 2.75 5 0 5.00 0 0 0.00 13 2 12.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 55.00 20.00 50.00 266.375 2548 174 76 74
76 191 - ESMA AYDOĞDU 0 / A 27 12 24.00 4 1 3.75 3 1 2.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 9 3 8.25 1 0 1.00 0 0 0.00 1 0 1.00 54.00 18.00 49.50 265.075 2589 180 80 76
77 77 - OZAN CANGİR 0 / E 25 15 21.25 5 0 5.00 1 4 0.00 2 2 1.50 5 0 5.00 0 0 0.00 11 3 10.25 5 2 4.50 2 5 0.75 2 4 1.00 58.00 35.00 49.25 264.300 2616 183 81 77
78 249 - BAĞAN YONE AKSEL 0 / B 0 0 0.00 3 2 2.50 4 1 3.75 3 1 2.75 5 0 5.00 0 0 0.00 30 6 28.50 1 5 -0.25 3 4 2.00 5 1 4.75 54.00 20.00 49.00 263.750 2634 186 82 78
79 90 - GÜLCENUR S* GİN 0 / D 25 10 22.50 4 1 3.75 1 1 0.75 2 2 1.50 4 1 3.75 0 0 0.00 11 2 10.50 1 2 0.50 3 3 2.25 3 1 2.75 54.00 23.00 48.25 260.750 2720 194 83 79
80 345 - ESRA GÜNAY 0 / E 22 15 18.25 4 1 3.75 2 1 1.75 2 2 1.50 4 1 3.75 0 0 0.00 12 5 10.75 2 1 1.75 3 2 2.50 4 0 4.00 55.00 28.00 48.00 260.300 2736 197 84 80
81 267 - ELİF İMAL 0 / A 25 15 21.25 5 0 5.00 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 10 4 9.00 3 4 2.00 1 6 -0.50 1 5 -0.25 57.00 37.00 47.75 259.325 2758 199 85 81
82 347 - VALERİİA CHERDANT 0 / A 27 12 24.00 5 0 5.00 3 2 2.50 2 3 1.25 3 2 2.50 0 0 0.00 12 2 11.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 52.00 21.00 46.75 255.400 2884 209 87 82
83 121 - BEYZA TAŞKAFA 0 / B 24 13 20.75 5 0 5.00 1 3 0.25 2 3 1.25 3 2 2.50 0 0 0.00 11 1 10.75 1 3 0.25 2 5 0.75 4 1 3.75 53.00 31.00 45.25 250.700 3020 223 91 83
84 289 - BURAK AKGÜNDÜZ 0 / D 26 14 22.50 5 0 5.00 2 2 1.50 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 6 9 3.75 4 3 3.25 1 4 0.00 2 3 1.25 54.00 37.00 44.75 249.525 3058 228 92 84
85 137 - AYŞEN KILINÇAA 0 / A 23 14 19.50 5 0 5.00 2 2 1.50 2 3 1.25 5 0 5.00 0 0 0.00 13 5 11.75 1 2 0.50 0 3 -0.75 0 0 0.00 51.00 29.00 43.75 245.625 3168 241 96 85
86 50 - ATAKAN BOYALI 0 / A 29 8 27.00 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 4 2 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 47.00 16.00 43.00 243.150 3248 252 97 86
87 330 - ENİSE KORKUT 0 / A 23 16 19.00 4 1 3.75 4 1 3.75 2 3 1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 14 6 12.50 0 2 -0.50 0 1 -0.25 0 1 -0.25 51.00 32.00 43.00 243.050 3251 253 98 87
88 88 - YUSUF KOÇ 0 / D 23 12 20.00 4 1 3.75 3 2 2.50 2 2 1.50 4 1 3.75 0 0 0.00 6 4 5.00 3 2 2.50 1 4 0.00 4 1 3.75 50.00 29.00 42.75 242.850 3259 255 99 88
89 325 - KAAN AKG 0 / E 18 14 14.50 4 1 3.75 3 2 2.50 4 0 4.00 5 0 5.00 0 0 0.00 10 2 9.50 2 4 1.00 2 2 1.50 0 1 -0.25 48.00 26.00 41.50 238.700 3399 272 104 89
90 367 - ECEM ÖZER 0 / A 25 14 21.50 3 2 2.50 1 4 0.00 2 1 1.75 3 2 2.50 0 0 0.00 15 9 12.75 0 1 -0.25 0 1 -0.25 1 1 0.75 50.00 35.00 41.25 236.825 3453 281 107 90
91 364 - İNANÇ YILDIRIM 0 / E 20 10 17.50 4 0 4.00 3 0 3.00 4 0 4.00 3 2 2.50 0 0 0.00 10 3 9.25 0 0 0.00 1 2 0.50 0 0 0.00 45.00 17.00 40.75 235.875 3496 287 109 91
92 356 - MEHMET ÇİNAR 0 / B 8 7 6.25 4 1 3.75 3 1 2.75 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 14 3 13.25 3 2 2.50 2 3 1.25 4 0 4.00 45.00 19.00 40.25 234.900 3536 292 111 92
93 113 - EFE PULAT 0 / E 24 12 21.00 3 2 2.50 2 0 2.00 1 2 0.50 4 1 3.75 0 0 0.00 9 7 7.25 0 0 0.00 3 3 2.25 1 3 0.25 47.00 30.00 39.50 231.475 3637 306 115 93
94 319 - MERVE İIRİ 0 / B 21 16 17.00 3 2 2.50 2 1 1.75 1 4 0.00 5 0 5.00 0 0 0.00 9 6 7.50 2 4 1.00 4 3 3.25 1 0 1.00 48.00 36.00 39.00 230.150 3679 311 116 94
95 0 - NİSAZADE 0 / A 22 17 17.75 3 2 2.50 2 3 1.25 2 3 1.25 5 0 5.00 0 0 0.00 10 2 9.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 44.00 27.00 37.25 223.925 3877 328 123 95
96 244 - SELEN YAKALI 0 / C 21 13 17.75 2 0 2.00 1 0 1.00 2 1 1.75 4 0 4.00 0 0 0.00 1 0 1.00 2 0 2.00 4 1 3.75 3 1 2.75 40.00 16.00 36.00 220.525 3990 342 126 96
97 300 - EMİRHAN KARALI 0 / D 18 10 15.50 4 0 4.00 2 2 1.50 1 0 1.00 4 1 3.75 0 0 0.00 10 4 9.00 2 1 1.75 0 3 -0.75 0 0 0.00 41.00 21.00 35.75 219.100 4030 347 128 97
98 358 - GÖKSU ÇELİK 0 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28 6 26.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 6.00 26.50 187.450 5030 483 171 98
99 148 - EKİN ÇAKIRLAR 0 / B 12 5 10.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 2 14.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 7.00 25.25 183.325 5139 505 181 99

100 320 - BERKANT CAN 0 / A 0 0 0.00 5 0 5.00 3 1 2.75 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 3.00 14.25 148.450 5790 593 223 100
101 146 - HAKAN B 0 / A 0 0 0.00 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 2.00 7.50 125.500 6025 613 230 101


