
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 102 293 11211 377160

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,90 10,34 21,32 2,34 1,22 2,03 1,90 1,68 1,48 2,81 0,80 2,61 2,85 0,94 2,62 0,03 0,02 0,03 9,62 3,64 8,71 1,96 1,49 1,59 1,80 1,23 1,49 1,06 1,10 0,79 48,27 22,46 42,67 237,840

Okul Ortalaması 29,63 7,47 27,76 2,95 1,15 2,66 2,19 1,57 1,79 3,93 0,51 3,80 3,73 0,53 3,59 0,00 0,00 0,00 15,93 3,29 15,11 3,27 1,89 2,80 3,26 1,61 2,86 1,83 1,40 1,48 66,72 19,42 61,85 303,670

KATILIMLAR

1 0 BATUHAN EREN ASLAN 12C 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 23 4 22,00 7 0 7,00 5 2 4,50 5 0 5,00 89 16 85,00 378,925 15867

2 253 CİHAN TAŞDEMİR 12B 34 6 32,50 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 23 2 22,50 5 0 5,00 5 1 4,75 3 1 2,75 87 11 84,25 377,918 16341

3 316 BARAN GÜVENDİREN 12D 21 9 18,75 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 35 2 34,50 6 1 5,75 5 2 4,50 2 3 1,25 84 20 79,00 368,753 20982

4 293 MUHAMMED TOSUN 12D 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 17 2 16,50 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 86 13 82,75 368,630 21047

5 247 AZRA ÖZAKGÜL 12C 31 9 28,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 25 4 24,00 5 2 4,50 6 1 5,75 1 4 0,00 82 25 75,75 352,290 31196

6 292 RUVEYDA DİKYOL 12E 31 7 29,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 23 5 21,75 4 3 3,25 6 1 5,75 2 3 1,25 81 22 75,50 350,203 32684

7 197 MİNELSU KURT 12A 35 4 34,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 24 1 23,75 1 0 1,00 2 0 2,00 77 10 74,50 349,905 32910

8 259 GONCANUR KABAN 12C 33 6 31,50 2 1 1,75 1 3 0,25 5 0 5,00 3 1 2,75 21 4 20,00 6 0 6,00 5 1 4,75 4 2 3,50 80 18 75,50 347,990 34211

9 286 ATA BAYATSAPAN 12D 32 4 31,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 22 1 21,75 4 2 3,50 4 2 3,50 1 3 0,25 77 17 72,75 342,128 38608

10 141 EREN KORKMAZ 12E 28 9 25,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 20 3 19,25 7 0 7,00 6 1 5,75 3 2 2,50 78 17 73,75 341,960 38738

11 152 DOĞA CEREN ÖZTÜRK 12B 32 8 30,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 18 4 17,00 4 3 3,25 5 2 4,50 3 3 2,25 79 23 73,25 340,353 39979

12 275 FURKAN BÜYÜKYAVUZ 12D 32 8 30,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 21 2 20,50 4 3 3,25 3 3 2,25 1 1 0,75 77 19 72,25 340,153 40135

13 265 EZGİ MELAN 12C 34 4 33,00 3 0 3,00 1 1 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 19 1 18,75 4 2 3,50 3 3 2,25 3 2 2,50 76 13 72,75 340,068 40200

14 238 NAZLICAN ÖZELER 12C 31 6 29,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 17 1 16,75 5 2 4,50 5 1 4,75 4 2 3,50 77 16 73,00 338,665 41352

15 369 MEVLÜT AKSU 12E 33 7 31,25 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 4 0 4,00 19 4 18,00 5 2 4,50 4 3 3,25 4 2 3,50 78 23 72,25 337,290 42554

16 0 EMİR ŞEN 12E 30 7 28,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 21 6 19,50 3 3 2,25 3 3 2,25 3 2 2,50 77 22 71,50 337,063 42793

17 188 EMİRALP YAKALI 12B 32 8 30,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 0 4,00 4 0 4,00 19 6 17,50 5 2 4,50 6 1 5,75 2 2 1,50 78 23 72,25 336,933 42921

18 235 FATMA ÖZDEMİR 12C 31 9 28,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 22 3 21,25 4 3 3,25 5 1 4,75 1 3 0,25 77 24 71,00 336,063 43646

19 350 AZRA KUYUCAK 12E 32 3 31,25 2 1 1,75 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 18 4 17,00 4 1 3,75 5 2 4,50 4 0 4,00 75 13 71,75 334,845 44654

20 249 BARAN AKSEL 12B 26 6 24,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 23 2 22,50 4 2 3,50 6 1 5,75 2 3 1,25 75 19 70,25 333,938 45457

21 148 EKİN ÇAKIRLAR 12B 31 6 29,50 4 0 4,00 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 17 1 16,75 4 2 3,50 5 0 5,00 2 1 1,75 74 11 71,25 333,748 45615

22 12 NEHİR ÇELİK 12C 33 6 31,50 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 18 4 17,00 4 2 3,50 4 2 3,50 3 2 2,50 76 20 71,00 333,195 46102

23 333 NEHİR ZE YTİNÖZÜ 12E 33 6 31,50 4 0 4,00 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 15 3 14,25 6 0 6,00 3 3 2,25 3 2 2,50 75 16 71,00 331,305 47756

24 5 ŞENAY TEMİZ 12B 29 8 27,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 22 1 21,75 5 1 4,75 4 3 3,25 1 3 0,25 74 20 69,00 330,010 48908

25 280 NEBAHAT İNCE 12D 34 6 32,50 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 12 1 11,75 6 0 6,00 3 0 3,00 5 1 4,75 74 12 71,00 329,015 49767

26 194 EGE ŞEV 12B 31 6 29,50 3 2 2,50 3 0 3,00 3 0 3,00 3 0 3,00 19 5 17,75 4 2 3,50 4 2 3,50 3 1 2,75 73 18 68,50 325,620 52886

27 271 ZEHRA ŞAHİN 12D 31 8 29,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 21 2 20,50 2 5 0,75 4 2 3,50 3 2 2,50 73 25 66,75 322,408 55931

28 287 ASYA ÇINAR 12D 31 7 29,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 17 4 16,00 4 3 3,25 6 1 5,75 2 3 1,25 73 22 67,50 321,303 56960

29 64 SARYA KOÇ 12C 29 8 27,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 17 5 15,75 3 3 2,25 4 2 3,50 5 1 4,75 73 23 67,25 320,403 57847
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 102 293 11211 377160

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,90 10,34 21,32 2,34 1,22 2,03 1,90 1,68 1,48 2,81 0,80 2,61 2,85 0,94 2,62 0,03 0,02 0,03 9,62 3,64 8,71 1,96 1,49 1,59 1,80 1,23 1,49 1,06 1,10 0,79 48,27 22,46 42,67 237,840

Okul Ortalaması 29,63 7,47 27,76 2,95 1,15 2,66 2,19 1,57 1,79 3,93 0,51 3,80 3,73 0,53 3,59 0,00 0,00 0,00 15,93 3,29 15,11 3,27 1,89 2,80 3,26 1,61 2,86 1,83 1,40 1,48 66,72 19,42 61,85 303,670

KATILIMLAR

30 155 TAHA B COŞKUN 12B 29 7 27,25 2 1 1,75 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 14 3 13,25 6 0 6,00 6 0 6,00 3 1 2,75 71 13 67,75 319,405 58822

31 488 EMRE ARSLANHAN 12B 34 3 33,25 5 0 5,00 1 1 0,75 4 0 4,00 5 0 5,00 15 3 14,25 1 1 0,75 3 0 3,00 1 2 0,50 69 10 66,50 318,593 59578

32 65 M KAAN KASAP 12E 33 5 31,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 14 2 13,50 3 3 2,25 6 1 5,75 2 2 1,50 71 16 67,00 318,383 59769

33 59 CEREN ALTAN 12B 34 4 33,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 15 5 13,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 3 0,25 71 19 66,25 317,173 61064

34 348 MUHAMMED ARDA ARAT 12E 22 4 21,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 20 6 18,50 5 2 4,50 4 2 3,50 1 3 0,25 70 19 65,25 316,453 61847

35 114 UĞUR ÇAĞDAŞ 12B 29 9 26,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 23 4 22,00 4 3 3,25 3 3 2,25 1 1 0,75 71 26 64,50 316,278 62022

36 242 SEVCAN KAPLAN 12A 31 7 29,25 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 22 6 20,50 68 15 64,25 316,260 62041

37 198 ALEYNA PEHLİVANOĞLU 12C 29 8 27,00 2 2 1,50 2 0 2,00 4 0 4,00 3 2 2,50 18 3 17,25 4 0 4,00 5 2 4,50 3 1 2,75 70 18 65,50 315,415 62942

38 244 SELEN YAKALI 12C 32 8 30,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 13 3 12,25 6 0 6,00 4 3 3,25 4 1 3,75 71 18 66,50 315,185 63190

39 279 İREM GÜLTEKİN 12D 31 5 29,75 1 4 0,00 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 21 3 20,25 3 4 2,00 3 3 2,25 1 2 0,50 70 23 64,25 314,765 63617

40 224 REFİK ERTEM 12C 33 5 31,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 12 3 11,25 1 5 -0,25 5 1 4,75 4 1 3,75 70 19 65,25 311,855 66669

41 365 HAKKIERAY AKDEMİR 12E 25 11 22,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 23 2 22,50 2 5 0,75 5 2 4,50 2 2 1,50 70 28 63,00 311,828 66702

42 277 BARAN KIZILKAYA 12E 25 8 23,00 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 24 6 22,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 69 24 63,00 310,880 67695

43 267 ELİF İMAL 12A 34 6 32,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 14 1 13,75 3 4 2,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 70 25 63,75 310,013 68684

44 193 AHMET KÖSE 12B 28 10 25,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 14 3 13,25 5 2 4,50 4 1 3,75 2 1 1,75 69 19 64,25 309,588 69147

45 602 ARDA TUZCU 12D 30 8 28,00 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 0 3,00 18 1 17,75 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 67 16 63,00 309,370 69400

46 353 GÜL KILIÇ 12E 28 8 26,00 3 0 3,00 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 15 2 14,50 5 2 4,50 4 2 3,50 3 0 3,00 68 17 63,75 308,378 70542

47 240 ADA YURDAKUL 12C 31 8 29,00 3 0 3,00 1 2 0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 16 2 15,50 4 1 3,75 4 2 3,50 1 1 0,75 67 17 62,75 306,418 72806

48 211 MELEK ABAŞ 12A 35 5 33,75 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 14 3 13,25 65 11 62,25 305,555 73788

49 116 FURKAN KARA 12B 28 7 26,25 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 2 14,50 4 2 3,50 5 1 4,75 1 0 1,00 66 15 62,25 304,040 75599

50 289 BURAK AKGÜNDÜZ 12D 33 7 31,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 7 8,25 5 2 4,50 4 2 3,50 2 4 1,00 69 25 62,75 301,965 78002

51 345 ESRA GÜNAY 12E 31 7 29,25 2 1 1,75 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 14 4 13,00 4 2 3,50 4 2 3,50 2 1 1,75 67 21 61,75 301,585 78484

52 342 ARDA GÖRER 12E 25 12 22,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 18 3 17,25 2 4 1,00 4 2 3,50 2 4 1,00 67 27 60,25 300,423 79908

53 264 ALİ ALTAY 12C 28 12 25,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 16 3 15,25 3 4 2,00 2 2 1,50 2 1 1,75 67 26 60,50 300,025 80447

54 121 BEYZA TAŞKAFA 12B 31 7 29,25 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 13 1 12,75 4 2 3,50 4 2 3,50 2 1 1,75 66 19 61,25 299,840 80679

55 603 İREM KILIÇ 12A 33 6 31,50 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 14 0 14,00 62 8 60,00 298,865 81871

56 167 KAAN BOSTAN 12B 28 9 25,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 18 3 17,25 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 65 22 59,50 298,458 82360

57 169 NİSAN EKSİN 12B 33 7 31,25 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 14 7 12,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 67 25 60,75 298,205 82684

58 217 RÜMEYSA ORUÇ 12A 33 6 31,50 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 14 1 13,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 63 13 59,75 297,783 83195
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 102 293 11211 377160

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,90 10,34 21,32 2,34 1,22 2,03 1,90 1,68 1,48 2,81 0,80 2,61 2,85 0,94 2,62 0,03 0,02 0,03 9,62 3,64 8,71 1,96 1,49 1,59 1,80 1,23 1,49 1,06 1,10 0,79 48,27 22,46 42,67 237,840

Okul Ortalaması 29,63 7,47 27,76 2,95 1,15 2,66 2,19 1,57 1,79 3,93 0,51 3,80 3,73 0,53 3,59 0,00 0,00 0,00 15,93 3,29 15,11 3,27 1,89 2,80 3,26 1,61 2,86 1,83 1,40 1,48 66,72 19,42 61,85 303,670

KATILIMLAR

59 330 ENİSE MERYEM KORKUT 12A 29 9 26,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 17 6 15,50 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 65 22 59,50 297,708 83279

60 101 DİNÇAY ERİKAN 12B 28 5 26,75 3 0 3,00 1 2 0,50 4 0 4,00 3 0 3,00 13 1 12,75 5 1 4,75 4 0 4,00 2 1 1,75 63 10 60,50 297,068 84096

61 356 MEHMET ÇİNAR 12B 28 10 25,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 14 1 13,75 3 4 2,00 4 3 3,25 2 1 1,75 66 24 60,00 297,065 84103

62 90 GÜLCENUR SEZGİN 12D 27 5 25,75 1 1 0,75 1 1 0,75 4 0 4,00 3 0 3,00 17 2 16,50 4 1 3,75 3 3 2,25 3 1 2,75 63 14 59,50 296,498 84851

63 214 FURKAN DURDEN 12C 29 5 27,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 17 3 16,25 1 3 0,25 4 1 3,75 63 16 59,00 295,983 85503

64 327 EYLÜL HAZAL ÇETİNKAY 12E 31 7 29,25 4 0 4,00 1 1 0,75 2 0 2,00 2 0 2,00 14 8 12,00 4 2 3,50 5 1 4,75 2 3 1,25 65 22 59,50 293,593 88590

65 307 YAĞMUR TETİK 12E 28 10 25,50 2 1 1,75 2 1 1,75 4 0 4,00 4 0 4,00 16 4 15,00 3 2 2,50 3 0 3,00 1 1 0,75 63 19 58,25 292,358 90172

66 250 İREM ÇAM 12A 33 6 31,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 14 3 13,25 61 12 58,00 292,025 90598

67 243 BARAN BAT EM AN 12C 28 9 25,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 13 4 12,00 5 2 4,50 5 1 4,75 3 2 2,50 65 24 59,00 291,533 91243

68 137 AYŞEN KILINÇ 12A 32 6 30,50 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 5 0 5,00 14 3 13,25 61 14 57,50 290,470 92759

69 315 YİĞİT KOÇYİĞİT 12D 25 13 21,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 21 4 20,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 63 28 56,00 288,893 94820

70 269 EYLÜL GÜNDÜZ 12A 34 6 32,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 10 4 9,00 1 2 0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 62 18 57,50 287,220 97089

71 0 OZAN CANGİR 12E 30 9 27,75 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 11 5 9,75 4 3 3,25 5 1 4,75 4 2 3,50 65 29 57,75 286,230 98505

72 272 EZGİ ÖZCAN 12D 24 10 21,50 1 0 1,00 3 0 3,00 1 1 0,75 19 5 17,75 7 0 7,00 5 1 4,75 1 3 0,25 61 20 56,00 285,265 99857

73 170 DEFNE ARAS 12D 21 13 17,75 26 2 25,50 7 0 7,00 2 3 1,25 3 0 3,00 59 18 54,50 285,188 99968

74 260 DİLA GÜLTEKİN 12C 29 8 27,00 2 0 2,00 1 0 1,00 4 0 4,00 2 0 2,00 16 2 15,50 2 3 1,25 4 2 3,50 0 2 -0,50 60 17 55,75 285,098 100088

75 599 NEHİR AKSAKAL 12E 28 8 26,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 18 6 16,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 0 3,00 61 21 55,75 284,868 100412

76 285 AYŞE YILDIRIM 12A 30 9 27,75 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 14 3 13,25 1 0 1,00 1 0 1,00 60 17 55,75 284,430 101063

77 150 ONUR SALKIM 12A 32 6 30,50 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 11 3 10,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 0 1,00 61 19 56,25 283,728 102107

78 79 BEYZA KAPDAN 12C 32 7 30,25 2 1 1,75 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 6 3 5,25 6 1 5,75 2 2 1,50 1 2 0,50 61 16 57,00 282,228 104330

79 157 IRMAK ÖKSÜN 12D 32 8 30,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 0 2,00 10 6 8,50 5 0 5,00 2 3 1,25 4 2 3,50 62 22 56,50 281,895 104857

80 364 İNANÇ YILDIRIM 12E 29 2 28,50 2 2 1,50 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 15 1 14,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 56 8 54,00 280,315 107133

81 229 IRMAK YÜKSEL 12 33 6 31,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 12 6 10,50 3 3 2,25 3 3 2,25 0 3 -0,75 61 26 54,50 278,200 110270

82 367 ECEM ÖZER 12A 31 5 29,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 0 3,00 10 8 8,00 2 2 1,50 1 1 0,75 59 17 54,75 278,110 110417

83 88 YUSUF KOÇ 12D 25 4 24,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 1 1,75 8 4 7,00 5 2 4,50 4 3 3,25 4 0 4,00 59 18 54,50 274,375 116243

84 163 SAMET 12D 29 9 26,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 10 2 9,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 3 0,25 59 23 53,25 273,375 117741

85 113 EFE PULAT 12E 17 12 14,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 1 3 0,25 21 5 19,75 3 2 2,50 7 0 7,00 6 0 6,00 58 24 52,00 272,940 118421

86 173 DAMLA KOÇKAFA 12B 26 11 23,25 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 16 3 15,25 3 3 2,25 3 3 2,25 1 3 0,25 59 29 51,75 272,165 119683

87 103 AHMET YİĞİT TAYLAN 12E 27 10 24,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 10 5 8,75 3 3 2,25 2 4 1,00 5 1 4,75 60 29 52,75 270,763 121911
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 102 293 11211 377160

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,90 10,34 21,32 2,34 1,22 2,03 1,90 1,68 1,48 2,81 0,80 2,61 2,85 0,94 2,62 0,03 0,02 0,03 9,62 3,64 8,71 1,96 1,49 1,59 1,80 1,23 1,49 1,06 1,10 0,79 48,27 22,46 42,67 237,840

Okul Ortalaması 29,63 7,47 27,76 2,95 1,15 2,66 2,19 1,57 1,79 3,93 0,51 3,80 3,73 0,53 3,59 0,00 0,00 0,00 15,93 3,29 15,11 3,27 1,89 2,80 3,26 1,61 2,86 1,83 1,40 1,48 66,72 19,42 61,85 303,670

KATILIMLAR

88 352 YAĞMUR BAYDAR   30 7 28,25 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 9 5 7,75 3 3 2,25 2 2 1,50 1 1 0,75 58 22 52,50 270,193 122861

89 268 NİSA 12A 28 12 25,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 13 3 12,25 0 1 -0,25 56 20 51,00 269,390 124146

90 777 CHERDANTSEVA 12A 27 11 24,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 9 3 8,25 3 3 2,25 3 1 2,75 1 0 1,00 57 22 51,50 267,043 127969

91 325 MEHMET KAAN AKGÜN 12E 27 9 24,75 3 2 2,50 1 3 0,25 4 0 4,00 4 0 4,00 12 0 12,00 1 2 0,50 1 0 1,00 53 16 49,00 262,353 135785

92 97 NECMİ ERTUĞ 12D 28 10 25,50 1 4 0,00 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 16 2 15,50 1 6 -0,50 3 4 2,00 1 3 0,25 57 35 48,25 261,798 136711

93 273 ECEM YAŞAROĞLU 12A 31 9 28,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 9 7 7,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 56 25 49,75 261,620 137025

94 358 GÖKSU ÇELİK 12E 27 4 26,00 21 1 20,75 48 5 46,75 260,388 139278

95 50 ATAKAN BOYALI 12A 35 5 33,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 6 2 5,50 1 0 1,00 53 16 49,00 258,403 142703

96 22 ARDA YENİK 12C 29 7 27,25 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 3 0 3,00 8 7 6,25 4 3 3,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 55 24 49,00 257,888 143628

97 319 MERVE İIERİ 12B 28 11 25,25 3 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 10 3 9,25 1 4 0,00 2 4 1,00 1 0 1,00 54 27 47,25 255,030 148836

98 191 FİRDESESMA AYDOĞDU 12A 26 9 23,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 10 2 9,50 1 1 0,75 51 16 47,00 254,793 149253

99 0 MERT ÇİÇEK 12C 25 11 22,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 9 4 8,00 4 3 3,25 3 3 2,25 1 3 0,25 55 30 47,50 254,233 150264

100 320 BERKANT CAN SEMEN 12A 32 4 31,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 46 9 43,75 238,888 179665

101 17 BUĞRA DAĞHAN 12D 22 13 18,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 4 4,00 5 2 4,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 51 31 43,25 238,665 180101

102 300 EMİRHAN KARALI 12D 15 11 12,25 1 0 1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 16 2 15,50 3 3 2,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 44 22 38,50 230,463 196668
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