
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM) 153 153 153 1160

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,18 8,04 27,17 2,35 1,84 1,89 2,48 0,62 2,32 2,27 0,91 2,05 4,46 0,28 4,38 15,60 3,42 14,74 1,79 2,69 1,12 2,98 1,31 2,65 1,83 1,89 1,36 62,94 21,00 57,68 285,360

Okul Ortalaması 31,22 6,58 29,57 2,80 1,57 2,40 2,69 0,55 2,55 2,55 0,86 2,33 4,64 0,24 4,58 15,78 3,26 14,97 1,50 2,70 0,83 3,10 1,43 2,75 1,62 1,79 1,17 65,90 18,98 61,15 300,610

KATILIMLAR

1 24 RECEP NURİ ÇITAK 12A 34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 39 1 38,75 2 5 0,75 7 0 7,00 4 2 3,50 105 15 101,25 441,938 24

2 89 ERDEM YILMAZ 12E 37 3 36,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 35 2 34,50 3 4 2,00 6 0 6,00 5 0 5,00 104 11 101,25 438,880 28

3 26 ATAHAN AKYILDIZ 12A 38 2 37,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 31 0 31,00 2 3 1,25 7 0 7,00 2 4 1,00 93 15 89,25 399,388 95

4 68 ATAKAN KAYA 12C 34 6 32,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 30 3 29,25 2 5 0,75 7 0 7,00 2 4 1,00 91 22 85,50 386,760 128

5 719 ÖMER YALÇIN 12D 38 2 37,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 25 4 24,00 3 0 3,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 87 9 84,75 381,723 149

6 0 NİDA AÇAN 12C 35 4 34,00 1 2 0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 32 4 31,00 2 4 1,00 4 2 3,50 3 2 2,50 88 19 83,25 380,933 152

7 618 GÜLİZ GÖKSAL 12C 37 3 36,25 1 4 0,00 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 31 3 30,25 3 3 2,25 5 2 4,50 2 3 1,25 88 20 83,00 379,318 157

8 162 EMİN CAN İLHAN 12A 25 15 21,25 4 1 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 36 1 35,75 4 3 3,25 6 1 5,75 2 3 1,25 88 24 82,00 379,308 158

9 37 HENA ÖZTÜRK 12C 36 4 35,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 28 3 27,25 3 3 2,25 4 3 3,25 3 2 2,50 88 18 83,50 379,305 159

10 462 BURAK DEMİR 12B 33 7 31,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 27 2 26,50 3 3 2,25 7 0 7,00 2 3 1,25 88 17 83,75 379,175 162

11 132 MELTEM AKSU 12B 38 2 37,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 27 3 26,25 2 4 1,00 5 2 4,50 2 3 1,25 88 20 83,00 377,365 168

12 159 CEREN KAYAA 12B 35 5 33,75 1 3 0,25 4 0 4,00 2 0 2,00 5 0 5,00 27 1 26,75 3 3 2,25 7 0 7,00 2 2 1,50 86 14 82,50 375,108 179

13 406 MEHMET MORDONLU 12A 36 3 35,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 24 3 23,25 3 4 2,00 6 1 5,75 5 1 4,75 87 15 83,25 374,990 180

14 119 ALP AKARSU 12C 35 5 33,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 20 1 19,75 2 4 1,00 5 2 4,50 4 1 3,75 85 13 81,75 369,200 190

15 46 ERASLAN GÜNGÖR 12A 35 5 33,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 28 3 27,25 2 5 0,75 5 1 4,75 1 5 -0,25 86 24 80,00 368,903 193

16 25 İREM KAYA 12A 32 8 30,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 30 10 27,50 4 3 3,25 4 3 3,25 4 2 3,50 88 32 80,00 367,900 195

17 572 DOĞUKAN ŞARK 12A 32 4 31,00 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 28 2 27,50 3 4 2,00 5 1 4,75 1 3 0,25 84 19 79,25 366,283 205

18 35 ASENA ÇATALOLUK 12C 35 5 33,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 22 0 22,00 4 3 3,25 6 1 5,75 3 3 2,25 84 16 80,00 364,283 213

19 449 MELİSA KÜRKAYA 12D 37 3 36,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 23 3 22,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 81 8 79,00 363,818 215

20 28 SEMİHA OFLAZ 12C 39 0 39,00 4 1 3,75 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 20 5 18,75 3 3 2,25 4 2 3,50 3 1 2,75 83 13 79,75 362,168 217

21 85 BARKIN GÜNDÜZ 12C 34 6 32,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 24 3 23,25 2 4 1,00 4 2 3,50 3 3 2,25 83 19 78,25 360,688 226

22 383 ÇİÇEK AKGÜN 12C 37 3 36,25 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 20 2 19,50 2 3 1,25 5 2 4,50 3 3 2,25 82 16 78,00 357,248 236

23 123 NAZLI ÖZSÜZ 12B 34 4 33,00 4 1 3,75 2 0 2,00 3 0 3,00 5 0 5,00 24 1 23,75 1 2 0,50 5 1 4,75 1 1 0,75 79 10 76,50 355,535 239

24 48 BATUHAN ODYAKMAZ 12C 36 4 35,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 19 1 18,75 3 4 2,00 7 0 7,00 2 4 1,00 82 17 77,75 355,528 240

25 112 BATUHAN DEDE 12A 34 6 32,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 27 2 26,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 79 14 75,50 354,800 245

26 0 NAZLI NUR ÖZDEL 12A 35 5 33,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 25 4 24,00 3 3 2,25 5 2 4,50 1 4 0,00 82 24 76,00 353,823 248

27 30 BERKAN AYDIN 12A 34 5 32,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 25 6 23,50 1 5 -0,25 6 1 5,75 0 5 -1,25 82 25 75,75 353,490 253

28 221 AYŞE ERKULU 12B 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 22 8 20,00 3 2 2,50 4 2 3,50 3 3 2,25 82 25 75,75 350,423 267

29 55 OZAN ERDEN 12B 28 5 26,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 26 3 25,25 3 2 2,50 6 1 5,75 3 1 2,75 79 17 74,75 349,670 272
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TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,18 8,04 27,17 2,35 1,84 1,89 2,48 0,62 2,32 2,27 0,91 2,05 4,46 0,28 4,38 15,60 3,42 14,74 1,79 2,69 1,12 2,98 1,31 2,65 1,83 1,89 1,36 62,94 21,00 57,68 285,360

Okul Ortalaması 31,22 6,58 29,57 2,80 1,57 2,40 2,69 0,55 2,55 2,55 0,86 2,33 4,64 0,24 4,58 15,78 3,26 14,97 1,50 2,70 0,83 3,10 1,43 2,75 1,62 1,79 1,17 65,90 18,98 61,15 300,610

KATILIMLAR

30 115 MELİKE YILDIRIM 12A 32 3 31,25 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 26 4 25,00 2 4 1,00 5 1 4,75 4 2 3,50 79 20 74,00 347,388 281

31 571 YİĞİT EFE AKBACI 12C 35 5 33,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 20 4 19,00 2 2 1,50 6 0 6,00 2 2 1,50 79 17 74,75 346,380 287

32 248 YAĞMUR KAÇMAZ 12E 35 1 34,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 18 5 16,75 2 1 1,75 5 1 4,75 3 3 2,25 78 13 74,75 345,140 290

33 430 GİZEM ŞENMAN 12E 37 3 36,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 24 2 23,50 75 10 72,50 344,073 292

34 138 DOĞA YAMAN 12C 33 6 31,50 3 1 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 4 1 3,75 26 4 25,00 3 4 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 77 20 72,00 342,075 296

35 648 GİZEM KÜÇÜK 12B 34 6 32,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 23 1 22,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 76 21 70,75 337,873 314

36 2 KEREM ÇANGA 12A 35 3 34,25 4 1 3,75 3 0 3,00 2 0 2,00 5 0 5,00 17 3 16,25 2 3 1,25 5 2 4,50 2 1 1,75 75 13 71,75 335,605 320

37 51 DAMLA ÜNVER 12C 33 7 31,25 3 1 2,75 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 22 4 21,00 2 4 1,00 6 0 6,00 4 2 3,50 77 24 71,00 335,168 321

38 517 YİĞİT HARMANKAYA 12A 32 5 30,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 21 2 20,50 2 5 0,75 5 1 4,75 2 2 1,50 76 21 70,75 335,090 322

39 536 CAVİT GÖKTÜRK AKIN 12B 32 8 30,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 18 8 16,00 3 4 2,00 5 2 4,50 3 2 2,50 78 26 71,50 334,455 323

40 32 ALEV ÖZLÜ 12C 36 4 35,00 3 1 2,75 2 0 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 21 2 20,50 2 4 1,00 2 0 2,00 1 2 0,50 74 15 70,25 334,253 324

41 168 ÖYKÜ ÜNVER 12E 34 5 32,75 2 3 1,25 5 0 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 20 7 18,25 5 2 4,50 3 4 2,00 3 3 2,25 77 27 70,25 331,635 330

42 120 EDA KAHYAOĞLU 12E 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 24 5 22,75 1 0 1,00 2 0 2,00 73 18 68,50 330,348 336

43 455 GENCER OKURLU 12E 37 3 36,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 16 1 15,75 2 0 2,00 71 6 69,50 329,543 340

44 21 ASLIHAN SELÇUK 12A 36 2 35,50 5 0 5,00 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 14 4 13,00 0 1 -0,25 6 1 5,75 2 1 1,75 73 11 70,25 328,978 341

45 566 CEYDA İNCE 12A 38 0 38,00 4 1 3,75 1 0 1,00 2 2 1,50 5 0 5,00 17 3 16,25 2 2 1,50 1 3 0,25 2 1 1,75 72 12 69,00 327,710 348

46 600 BENGİSU OKKAY 12E 36 4 35,00 5 0 5,00 5 0 5,00 1 2 0,50 5 0 5,00 18 1 17,75 70 7 68,25 327,273 350

47 52 ZEYNEP KARADAŞ 12B 35 4 34,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 14 5 12,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 74 17 69,75 327,238 351

48 87 ANIL BERKAN İPER 12C 32 6 30,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 17 1 16,75 2 4 1,00 7 0 7,00 1 4 0,00 73 19 68,25 324,698 360

49 256 MELİSA DALDABAN 12E 33 7 31,25 5 0 5,00 4 0 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 19 2 18,50 69 9 66,75 323,065 370

50 599 SELİN TOKAY 12D 38 2 37,50 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 15 3 14,25 1 0 1,00 1 0 1,00 70 10 67,50 322,220 372

51 668 YAREN ELENAY 12A 33 4 32,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 16 3 15,25 2 3 1,25 4 2 3,50 3 2 2,50 72 18 67,50 321,585 375

52 576 TUĞÇE KURUOĞLU 12B 29 11 26,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 23 4 22,00 1 4 0,00 4 2 3,50 3 1 2,75 73 28 66,00 321,118 376

53 83 CEMRE YAVUZ 12D 38 2 37,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 0 1,00 3 0 3,00 21 1 20,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 68 9 65,75 321,013 377

54 500 BARAN ÇATAK 12B 30 8 28,00 35 0 35,00 65 8 63,00 320,430 379

55 492 ABDULLAH POLAT 12E 33 6 31,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 18 2 17,50 2 4 1,00 5 1 4,75 0 3 -0,75 71 20 66,00 318,685 382

56 564 AYŞEGÜL PAKSOY 12E 33 6 31,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 0 2,00 5 0 5,00 18 4 17,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 71 20 66,00 318,615 383

57 669 UMUT ESMA 12 33 6 31,50 1 0 1,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 21 5 19,75 1 3 0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 70 19 65,25 317,608 386

58 670 TUĞBA ÇALLAR 12B 29 10 26,50 4 1 3,75 1 0 1,00 2 1 1,75 5 0 5,00 23 4 22,00 1 1 0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 68 20 63,00 312,385 400
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,18 8,04 27,17 2,35 1,84 1,89 2,48 0,62 2,32 2,27 0,91 2,05 4,46 0,28 4,38 15,60 3,42 14,74 1,79 2,69 1,12 2,98 1,31 2,65 1,83 1,89 1,36 62,94 21,00 57,68 285,360

Okul Ortalaması 31,22 6,58 29,57 2,80 1,57 2,40 2,69 0,55 2,55 2,55 0,86 2,33 4,64 0,24 4,58 15,78 3,26 14,97 1,50 2,70 0,83 3,10 1,43 2,75 1,62 1,79 1,17 65,90 18,98 61,15 300,610

KATILIMLAR

59 496 BERKAY YURDUAÇAN 12E 34 4 33,00 2 1 1,75 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 15 2 14,50 2 0 2,00 5 0 5,00 1 2 0,50 67 11 64,25 310,613 407

60 102 TUĞKAN KAYRAK 12C 31 8 29,00 2 0 2,00 2 0 2,00 3 0 3,00 5 0 5,00 17 2 16,50 1 2 0,50 4 2 3,50 2 1 1,75 67 15 63,25 309,213 415

61 718 NESLİHAN ÖZ 12B 31 8 29,00 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 17 5 15,75 3 2 2,50 3 4 2,00 4 2 3,50 69 24 63,00 307,360 421

62 76 UMUT KARACA 12D 32 4 31,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 14 4 13,00 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 66 13 62,75 306,528 423

63 149 EVİN ESEN 12C 27 8 25,00 2 1 1,75 2 0 2,00 5 0 5,00 27 3 26,25 63 12 60,00 306,050 426

64 451 ELVAN ÇELİK 12A 36 4 35,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 10 2 9,50 0 5 -1,25 4 3 3,25 2 3 1,25 68 19 63,25 305,693 431

65 283 NAZLICAN ATAMAN 12C 28 11 25,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 19 3 18,25 2 3 1,25 4 3 3,25 3 3 2,25 69 29 61,75 305,285 435

66 476 BEYZA KAZAN 12C 34 4 33,00 3 1 2,75 2 0 2,00 4 0 4,00 5 0 5,00 13 1 12,75 3 2 2,50 1 4 0,00 65 12 62,00 303,810 441

67 421 HAMZA 12E 29 6 27,50 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 18 5 16,75 2 3 1,25 2 0 2,00 65 17 60,75 302,103 446

68 529 ŞULE KURT 12C 31 9 28,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 13 6 11,50 3 3 2,25 4 3 3,25 5 1 4,75 69 27 62,25 301,955 448

69 74 MERT ÖZBERK 12A 28 8 26,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 18 2 17,50 1 5 -0,25 4 2 3,50 2 1 1,75 66 23 60,25 300,503 452

70 555 FARUK BALABAN 12A 34 3 33,25 2 1 1,75 2 0 2,00 5 0 5,00 16 3 15,25 1 3 0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 63 13 59,75 297,975 463

71 584 ZUHAL ATALAY 12E 38 2 37,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 8 2 7,50 1 0 1,00 62 5 60,75 297,053 469

72 61 SENEM ÇEMREK 12A 32 6 30,50 3 1 2,75 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 11 3 10,25 1 2 0,50 4 1 3,75 2 1 1,75 64 14 60,50 296,740 473

73 621 LEDEYNA YAVUZ 12E 27 8 25,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 5 0 5,00 18 2 17,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 1 1,75 63 16 59,00 295,910 476

74 434 ÇAĞLA ÇAĞLAYAN 12D 38 0 38,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 0 2,00 5 0 5,00 12 3 11,25 61 7 59,25 294,593 482

75 661 ENES SEREZ 12B 26 13 22,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 17 3 16,25 1 3 0,25 4 2 3,50 1 2 0,50 65 27 58,25 293,755 487

76 557 GAMZE DÖNMEZ 12E 30 3 29,25 3 1 2,75 2 0 2,00 2 0 2,00 5 0 5,00 16 0 16,00 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 60 8 58,00 293,398 489

77 171 SEVİNÇ USLU 12E 36 2 35,50 5 0 5,00 3 0 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 10 1 9,75 60 4 59,00 293,075 490

78 453 AYBERK ŞAFAK 12D 36 3 35,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 7 4 6,00 2 0 2,00 62 10 59,50 292,033 494

79 54 EMİNE ARSLAN 12E 32 7 30,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 13 7 11,25 3 3 2,25 3 3 2,25 2 3 1,25 65 26 58,50 290,963 496

80 420 DERYA ÇELİK 12D 33 6 31,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 9 1 8,75 60 7 58,25 290,308 500

81 646 ÖZGENUR KANATA 31 7 29,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 5 13,75 61 15 57,25 290,010 501

82 161 SELEN AKYILDIZ 12B 32 8 30,00 1 0 1,00 2 0 2,00 4 1 3,75 16 1 15,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 60 12 57,00 289,030 503

83 110 NUR KORKMAZ 12D 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 8 1 7,75 60 8 58,00 288,833 506

84 0 CEM 12B 30 10 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 14 5 12,75 1 2 0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 63 23 57,25 288,768 507

85 622 TUANA METE 12C 24 9 21,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 19 7 17,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 63 27 56,25 288,365 510

86 145 ASMİNCEREN GÜMÜŞ 12D 33 4 32,00 2 1 1,75 2 0 2,00 3 2 2,50 5 0 5,00 13 1 12,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 59 9 56,75 287,498 512

87 81 EYLEM BAKIR 12C 25 9 22,75 4 1 3,75 1 0 1,00 2 2 1,50 5 0 5,00 14 3 13,25 3 2 2,50 4 2 3,50 4 1 3,75 62 20 57,00 286,523 517
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 29,18 8,04 27,17 2,35 1,84 1,89 2,48 0,62 2,32 2,27 0,91 2,05 4,46 0,28 4,38 15,60 3,42 14,74 1,79 2,69 1,12 2,98 1,31 2,65 1,83 1,89 1,36 62,94 21,00 57,68 285,360

Okul Ortalaması 31,22 6,58 29,57 2,80 1,57 2,40 2,69 0,55 2,55 2,55 0,86 2,33 4,64 0,24 4,58 15,78 3,26 14,97 1,50 2,70 0,83 3,10 1,43 2,75 1,62 1,79 1,17 65,90 18,98 61,15 300,610

KATILIMLAR

88 662 NİSA EZGİ ÇELİK 12E 30 5 28,75 4 1 3,75 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 14 1 13,75 58 8 56,00 286,023 521

89 392 TUĞBA NUR YILMAZ 12D 34 3 33,25 3 1 2,75 3 0 3,00 2 0 2,00 5 0 5,00 11 3 10,25 58 7 56,25 284,640 529

90 412 FURKAN BALLI 12B 23 8 21,00 2 2 1,50 2 0 2,00 4 1 3,75 23 4 22,00 2 3 1,25 3 1 2,75 59 19 54,25 284,293 531

91 36 UĞURCAN ÜLKER 12A 30 3 29,25 3 1 2,75 3 0 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 12 1 11,75 1 4 0,00 5 1 4,75 0 2 -0,50 59 12 56,00 283,688 533

92 82 FATMANUR HAN 12D 30 7 28,25 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 13 2 12,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 59 16 55,00 282,208 539

93 415 EYYÜPCAN İŞLER 12C 26 6 24,50 3 0 3,00 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 15 2 14,50 0 4 -1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 58 14 54,50 281,350 543

94 512 BENSU AKÇE 12 28 10 25,50 1 3 0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 16 2 15,50 3 1 2,75 5 1 4,75 2 3 1,25 60 22 54,50 279,900 551

95 637 VİLDAN AKAR 12B 31 5 29,75 1 0 1,00 1 0 1,00 3 0 3,00 5 0 5,00 10 2 9,50 0 3 -0,75 5 1 4,75 2 0 2,00 58 11 55,25 279,505 553

96 556 AYÇA GÜRBÜZ 12D 33 4 32,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 10 3 9,25 57 9 54,75 279,328 556

97 647 TUĞÇE DİR K 12A 31 6 29,50 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 14 6 12,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 4 1,00 60 25 53,75 277,013 566

98 186 DENİZ EZGİ KARADAĞ 12D 32 8 30,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 11 5 9,75 1 3 0,25 59 21 53,75 276,428 568

99 67 EDA HALİSÇELİK 12B 28 4 27,00 3 0 3,00 4 1 3,75 19 1 18,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 55 12 52,00 276,210 569

100 0 SERHAT EKİM ÖZDEMİR 12C 30 9 27,75 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 10 2 9,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 3 1,25 59 20 54,00 275,733 571

101 546 EDANUR   KILIÇASLAN 12A 31 8 29,00 2 1 1,75 4 1 3,75 13 3 12,25 2 4 1,00 4 2 3,50 3 3 2,25 59 22 53,50 275,255 574

102 528 SENA METİNKAYA 12E 31 6 29,50 1 4 0,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 11 1 10,75 1 3 0,25 4 2 3,50 58 19 53,25 274,428 580

103 607 ALİ BURAK AYDIN 12E 28 8 26,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 12 8 10,00 2 2 1,50 3 3 2,25 1 1 0,75 59 23 53,25 273,973 582

104 131 NURTEN DOĞAN 12C 28 5 26,75 2 2 1,50 2 0 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 11 2 10,50 1 3 0,25 5 1 4,75 1 0 1,00 57 15 53,25 273,795 585

105 642 MERVE TUNÇ 12B 34 4 33,00 0 4 -1,00 3 0 3,00 5 0 5,00 11 5 9,75 1 2 0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 58 19 53,25 273,763 586

106 70 BURAK MUTLUER 12C 31 9 28,75 3 0 3,00 14 2 13,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 56 16 52,00 271,153 599

107 548 UMUT DUVARCI 12B 27 7 25,25 2 2 1,50 3 0 3,00 1 0 1,00 3 2 2,50 14 3 13,25 1 1 0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 56 17 51,75 270,805 601

108 439 ECE YILMAZ 12A 33 5 31,75 1 2 0,50 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 7 3 6,25 2 4 1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 57 16 53,00 270,713 602

109 160 ÖZGE GARİP 12E 35 4 34,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 11 5 9,75 56 16 52,00 270,680 603

110 80 İRFAN TERZİ 12D 32 8 30,00 1 4 0,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 12 4 11,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 57 22 51,50 270,255 605

111 562 İLAYDA SAVRAN 12D 33 3 32,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 7 3 6,25 1 1 0,75 55 10 52,50 270,203 606

112 53 AYSU CANDAN 12A 30 7 28,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 14 3 13,25 1 0 1,00 1 1 0,75 55 17 50,75 268,425 613

113 128 BEYZA NUR PAPATYA 12D 31 4 30,00 2 1 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 14 2 13,50 53 10 50,50 268,165 616

114 590 MEHMETALİ ŞAMLIOĞLU 12A 30 6 28,50 1 3 0,25 2 1 1,75 3 0 3,00 4 1 3,75 13 3 12,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 55 17 50,75 267,993 617

115 639 ELİF ÇABUK 12E 32 7 30,25 2 2 1,50 4 0 4,00 1 0 1,00 4 0 4,00 11 4 10,00 54 13 50,75 266,995 624

116 109 HELİN ŞEN 12B 33 4 32,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 0 2,00 5 0 5,00 9 6 7,50 1 3 0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 56 19 51,25 266,483 627
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM) 153 153 153 1160

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,18 8,04 27,17 2,35 1,84 1,89 2,48 0,62 2,32 2,27 0,91 2,05 4,46 0,28 4,38 15,60 3,42 14,74 1,79 2,69 1,12 2,98 1,31 2,65 1,83 1,89 1,36 62,94 21,00 57,68 285,360

Okul Ortalaması 31,22 6,58 29,57 2,80 1,57 2,40 2,69 0,55 2,55 2,55 0,86 2,33 4,64 0,24 4,58 15,78 3,26 14,97 1,50 2,70 0,83 3,10 1,43 2,75 1,62 1,79 1,17 65,90 18,98 61,15 300,610

KATILIMLAR

117 491 ŞEVVAL MUTLU 12D 33 6 31,50 4 1 3,75 1 1 0,75 3 0 3,00 5 0 5,00 8 4 7,00 54 12 51,00 266,055 632

118 60 BUSE AYKANAT 12B 24 13 20,75 4 1 3,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 13 4 12,00 2 4 1,00 3 3 2,25 2 2 1,50 57 29 49,75 264,050 641

119 561 HAKAN KAĞAN ÇELİK 12B 28 10 25,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 13 5 11,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 55 24 49,00 262,525 650

120 143 HANİFE SABIRLI 12E 33 5 31,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 2 3,50 53 11 50,25 261,675 655

121 549 RUMEYSA ÇOLAK 12E 29 7 27,25 3 1 2,75 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 9 1 8,75 51 10 48,50 259,223 670

122 505 SERAY ESER 12A 30 9 27,75 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 11 2 10,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 53 19 48,25 258,885 673

123 651 SERHAT TURHAN 12D 28 6 26,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 6 2 5,50 0 1 -0,25 51 10 48,50 257,510 681

124 567 ASLI BAŞARAN 12B 24 15 20,25 3 1 2,75 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 14 5 12,75 3 4 2,00 2 0 2,00 1 3 0,25 55 30 47,50 257,413 684

125 660 DENİZCAN ÜNLÜ 12E 29 5 27,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 9 9 6,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 55 30 47,50 255,498 701

126 43 EMRE TOK 12C 26 8 24,00 1 2 0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 11 3 10,25 3 1 2,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 52 21 46,75 253,278 709

127 495 MELİS YAĞCI 12D 30 9 27,75 4 1 3,75 1 0 1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 10 4 9,00 0 2 -0,50 51 18 46,50 253,058 711

128 499 KUTAY SELEKER 12D 31 6 29,50 3 2 2,50 4 0 4,00 1 3 0,25 5 0 5,00 5 5 3,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 52 18 47,50 252,400 714

129 676 SEDEF KUYUGÖZ 12A 32 2 31,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 8 4 7,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 49 14 45,50 248,400 735

130 56 KAAN BUĞRA ÖZBEK 12B 22 18 17,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 10 2 9,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 53 35 44,25 245,508 755

131 603 BURCU ÖZER 12C 27 11 24,25 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 12 4 11,00 0 5 -1,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 51 30 43,50 244,583 758

132 485 EDANUR SANDALLI 12A 29 5 27,75 4 0 4,00 1 0 1,00 3 0 3,00 4 0 4,00 5 1 4,75 46 6 44,50 244,118 761

133 653 BEDRETTİN DEMİR 12C 24 11 21,25 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 9 3 8,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 49 22 43,50 243,053 770

134 106 BATUKE 12A 25 12 22,00 2 2 1,50 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 8 4 7,00 1 2 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 50 25 43,75 242,558 775

135 426 YUSUF TARHAN 12D 24 9 21,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 0 2,00 5 0 5,00 7 0 7,00 46 10 43,50 242,468 776

136 140 AHSEN DEMİRCİ 12E 26 4 25,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 14 4 13,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 46 14 42,50 242,385 779

137 147 EMİNE KARAGÖZ 12D 26 9 23,75 3 1 2,75 3 0 3,00 1 0 1,00 5 0 5,00 9 5 7,75 47 15 43,25 241,985 782

138 425 KEMAL TETİK 12 30 10 27,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 4 1,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 51 26 44,50 241,750 784

139 671 EDAGÜL YOĞURT 12D 29 10 26,50 3 2 2,50 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 6 4 5,00 48 18 43,50 241,110 788

140 493 MUHAMMET ALİ TURAN 12D 25 13 21,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 7 7 5,25 49 23 43,25 240,685 792

141 154 BÜŞRA İMAL 12A 20 11 17,25 4 0 4,00 1 0 1,00 2 1 1,75 4 0 4,00 11 4 10,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 48 22 42,50 239,903 797

142 107 ANDAY GÖKÇE 12D 29 8 27,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 2 0,50 5 0 5,00 7 3 6,25 47 17 42,75 239,378 803

143 130 ASUDE ERKEŞLİ 12B 30 7 28,25 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 8 3 7,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 48 22 42,50 239,143 804

144 153 AÇELYA CANTÜRK 12C 26 12 23,00 2 3 1,25 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 3 4,25 3 3 2,25 2 2 1,50 48 24 42,00 235,000 833

145 117 ZİNNUR ATAÇ 12E 31 9 28,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 45 18 40,50 230,248 861
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM) 153 153 153 1160

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,18 8,04 27,17 2,35 1,84 1,89 2,48 0,62 2,32 2,27 0,91 2,05 4,46 0,28 4,38 15,60 3,42 14,74 1,79 2,69 1,12 2,98 1,31 2,65 1,83 1,89 1,36 62,94 21,00 57,68 285,360

Okul Ortalaması 31,22 6,58 29,57 2,80 1,57 2,40 2,69 0,55 2,55 2,55 0,86 2,33 4,64 0,24 4,58 15,78 3,26 14,97 1,50 2,70 0,83 3,10 1,43 2,75 1,62 1,79 1,17 65,90 18,98 61,15 300,610

KATILIMLAR

146 456 DERYA ÇAKIR 12E 34 6 32,50 3 2 2,50 2 0 2,00 1 2 0,50 2 3 1,25 5 12 2,00 1 6 -0,50 1 3 0,25 1 5 -0,25 50 39 40,25 228,838 876

147 675 BERŞAN SÖNMEZ 12E 31 8 29,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 44 14 40,50 228,765 878

148 523 EBRU CANBAZER 12E 22 15 18,25 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 8 1 7,75 1 2 0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 44 22 38,50 226,733 886

149 667 EMİL MAMMADALİYEV 12D 28 7 26,25 2 2 1,50 3 0 3,00 1 2 0,50 5 0 5,00 2 1 1,75 41 12 38,00 221,648 913

150 66 SEVİM BALABAN 12C 25 13 21,75 2 3 1,25 2 0 2,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 4 3,00 1 3 0,25 2 4 1,00 1 5 -0,25 45 32 37,00 219,083 927

151 0 ALEYNA ÜNLÜ 12A 26 10 23,50 0 5 -1,25 1 0 1,00 2 1 1,75 4 0 4,00 8 5 6,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 43 28 36,00 218,095 933

152 129 RESUL TAŞKIN 12B 19 18 14,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 0 4,00 2 5 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 28 34 19,50 162,150 1111

153 413 HASİBE KOÇ 12B 4 36 -5,00 1 3 0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 11 -0,75 0 5 -1,25 2 5 0,75 0 5 -1,25 13 76 -6,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20
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80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0
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300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0
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60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
12 12A 12B 12C 12D 12E

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
12 12A 12B 12C 12D 12E



 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM) 153 153 153 1160

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,18 8,04 27,17 2,35 1,84 1,89 2,48 0,62 2,32 2,27 0,91 2,05 4,46 0,28 4,38 15,60 3,42 14,74 1,79 2,69 1,12 2,98 1,31 2,65 1,83 1,89 1,36 62,94 21,00 57,68 285,360

Okul Ortalaması 31,22 6,58 29,57 2,80 1,57 2,40 2,69 0,55 2,55 2,55 0,86 2,33 4,64 0,24 4,58 15,78 3,26 14,97 1,50 2,70 0,83 3,10 1,43 2,75 1,62 1,79 1,17 65,90 18,98 61,15 300,610

SINIF: 

KATILIMLAR

1 646 ÖZGENUR KANATA 31 7 29,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 5 13,75 61 15 57,25 290,010 501

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM) 153 153 153 1160

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,18 8,04 27,17 2,35 1,84 1,89 2,48 0,62 2,32 2,27 0,91 2,05 4,46 0,28 4,38 15,60 3,42 14,74 1,79 2,69 1,12 2,98 1,31 2,65 1,83 1,89 1,36 62,94 21,00 57,68 285,360

Okul Ortalaması 31,22 6,58 29,57 2,80 1,57 2,40 2,69 0,55 2,55 2,55 0,86 2,33 4,64 0,24 4,58 15,78 3,26 14,97 1,50 2,70 0,83 3,10 1,43 2,75 1,62 1,79 1,17 65,90 18,98 61,15 300,610

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 669 UMUT ESMA 12 33 6 31,50 1 0 1,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 21 5 19,75 1 3 0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 70 19 65,25 317,608 386

2 512 BENSU AKÇE 12 28 10 25,50 1 3 0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 16 2 15,50 3 1 2,75 5 1 4,75 2 3 1,25 60 22 54,50 279,900 551

3 425 KEMAL TETİK 12 30 10 27,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 4 1,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 51 26 44,50 241,750 784

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM) 153 153 153 1160

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,18 8,04 27,17 2,35 1,84 1,89 2,48 0,62 2,32 2,27 0,91 2,05 4,46 0,28 4,38 15,60 3,42 14,74 1,79 2,69 1,12 2,98 1,31 2,65 1,83 1,89 1,36 62,94 21,00 57,68 285,360

Okul Ortalaması 31,22 6,58 29,57 2,80 1,57 2,40 2,69 0,55 2,55 2,55 0,86 2,33 4,64 0,24 4,58 15,78 3,26 14,97 1,50 2,70 0,83 3,10 1,43 2,75 1,62 1,79 1,17 65,90 18,98 61,15 300,610

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 24 RECEP NURİ ÇITAK 12A 34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 39 1 38,75 2 5 0,75 7 0 7,00 4 2 3,50 105 15 101,25 441,938 24

2 26 ATAHAN AKYILDIZ 12A 38 2 37,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 31 0 31,00 2 3 1,25 7 0 7,00 2 4 1,00 93 15 89,25 399,388 95

3 162 EMİN CAN İLHAN 12A 25 15 21,25 4 1 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 36 1 35,75 4 3 3,25 6 1 5,75 2 3 1,25 88 24 82,00 379,308 158

4 406 MEHMET MORDONLU 12A 36 3 35,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 24 3 23,25 3 4 2,00 6 1 5,75 5 1 4,75 87 15 83,25 374,990 180

5 46 ERASLAN GÜNGÖR 12A 35 5 33,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 28 3 27,25 2 5 0,75 5 1 4,75 1 5 -0,25 86 24 80,00 368,903 193

6 25 İREM KAYA 12A 32 8 30,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 30 10 27,50 4 3 3,25 4 3 3,25 4 2 3,50 88 32 80,00 367,900 195

7 572 DOĞUKAN ŞARK 12A 32 4 31,00 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 28 2 27,50 3 4 2,00 5 1 4,75 1 3 0,25 84 19 79,25 366,283 205

8 112 BATUHAN DEDE 12A 34 6 32,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 27 2 26,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 79 14 75,50 354,800 245

9 0 NAZLI NUR ÖZDEL 12A 35 5 33,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 25 4 24,00 3 3 2,25 5 2 4,50 1 4 0,00 82 24 76,00 353,823 248

10 30 BERKAN AYDIN 12A 34 5 32,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 25 6 23,50 1 5 -0,25 6 1 5,75 0 5 -1,25 82 25 75,75 353,490 253

11 115 MELİKE YILDIRIM 12A 32 3 31,25 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 26 4 25,00 2 4 1,00 5 1 4,75 4 2 3,50 79 20 74,00 347,388 281

12 2 KEREM ÇANGA 12A 35 3 34,25 4 1 3,75 3 0 3,00 2 0 2,00 5 0 5,00 17 3 16,25 2 3 1,25 5 2 4,50 2 1 1,75 75 13 71,75 335,605 320

13 517 YİĞİT HARMANKAYA 12A 32 5 30,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 21 2 20,50 2 5 0,75 5 1 4,75 2 2 1,50 76 21 70,75 335,090 322

14 21 ASLIHAN SELÇUK 12A 36 2 35,50 5 0 5,00 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 14 4 13,00 0 1 -0,25 6 1 5,75 2 1 1,75 73 11 70,25 328,978 341

15 566 CEYDA İNCE 12A 38 0 38,00 4 1 3,75 1 0 1,00 2 2 1,50 5 0 5,00 17 3 16,25 2 2 1,50 1 3 0,25 2 1 1,75 72 12 69,00 327,710 348

16 668 YAREN ELENAY 12A 33 4 32,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 16 3 15,25 2 3 1,25 4 2 3,50 3 2 2,50 72 18 67,50 321,585 375

17 451 ELVAN ÇELİK 12A 36 4 35,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 10 2 9,50 0 5 -1,25 4 3 3,25 2 3 1,25 68 19 63,25 305,693 431

18 74 MERT ÖZBERK 12A 28 8 26,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 18 2 17,50 1 5 -0,25 4 2 3,50 2 1 1,75 66 23 60,25 300,503 452

19 555 FARUK BALABAN 12A 34 3 33,25 2 1 1,75 2 0 2,00 5 0 5,00 16 3 15,25 1 3 0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 63 13 59,75 297,975 463

20 61 SENEM ÇEMREK 12A 32 6 30,50 3 1 2,75 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 11 3 10,25 1 2 0,50 4 1 3,75 2 1 1,75 64 14 60,50 296,740 473

21 36 UĞURCAN ÜLKER 12A 30 3 29,25 3 1 2,75 3 0 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 12 1 11,75 1 4 0,00 5 1 4,75 0 2 -0,50 59 12 56,00 283,688 533

22 647 TUĞÇE DİR K 12A 31 6 29,50 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 14 6 12,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 4 1,00 60 25 53,75 277,013 566

23 546 EDANUR   KILIÇASLAN 12A 31 8 29,00 2 1 1,75 4 1 3,75 13 3 12,25 2 4 1,00 4 2 3,50 3 3 2,25 59 22 53,50 275,255 574

24 439 ECE YILMAZ 12A 33 5 31,75 1 2 0,50 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 7 3 6,25 2 4 1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 57 16 53,00 270,713 602

25 53 AYSU CANDAN 12A 30 7 28,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 14 3 13,25 1 0 1,00 1 1 0,75 55 17 50,75 268,425 613

26 590 MEHMETALİ ŞAMLIOĞLU 12A 30 6 28,50 1 3 0,25 2 1 1,75 3 0 3,00 4 1 3,75 13 3 12,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 55 17 50,75 267,993 617

27 505 SERAY ESER 12A 30 9 27,75 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 11 2 10,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 53 19 48,25 258,885 673

28 676 SEDEF KUYUGÖZ 12A 32 2 31,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 8 4 7,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 49 14 45,50 248,400 735



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM) 153 153 153 1160

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,18 8,04 27,17 2,35 1,84 1,89 2,48 0,62 2,32 2,27 0,91 2,05 4,46 0,28 4,38 15,60 3,42 14,74 1,79 2,69 1,12 2,98 1,31 2,65 1,83 1,89 1,36 62,94 21,00 57,68 285,360

Okul Ortalaması 31,22 6,58 29,57 2,80 1,57 2,40 2,69 0,55 2,55 2,55 0,86 2,33 4,64 0,24 4,58 15,78 3,26 14,97 1,50 2,70 0,83 3,10 1,43 2,75 1,62 1,79 1,17 65,90 18,98 61,15 300,610

SINIF: 12A

KATILIMLAR

29 485 EDANUR SANDALLI 12A 29 5 27,75 4 0 4,00 1 0 1,00 3 0 3,00 4 0 4,00 5 1 4,75 46 6 44,50 244,118 761

30 106 BATUKE 12A 25 12 22,00 2 2 1,50 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 8 4 7,00 1 2 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 50 25 43,75 242,558 775

31 154 BÜŞRA İMAL 12A 20 11 17,25 4 0 4,00 1 0 1,00 2 1 1,75 4 0 4,00 11 4 10,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 48 22 42,50 239,903 797

32 0 ALEYNA ÜNLÜ 12A 26 10 23,50 0 5 -1,25 1 0 1,00 2 1 1,75 4 0 4,00 8 5 6,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 43 28 36,00 218,095 933
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM) 153 153 153 1160

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,18 8,04 27,17 2,35 1,84 1,89 2,48 0,62 2,32 2,27 0,91 2,05 4,46 0,28 4,38 15,60 3,42 14,74 1,79 2,69 1,12 2,98 1,31 2,65 1,83 1,89 1,36 62,94 21,00 57,68 285,360

Okul Ortalaması 31,22 6,58 29,57 2,80 1,57 2,40 2,69 0,55 2,55 2,55 0,86 2,33 4,64 0,24 4,58 15,78 3,26 14,97 1,50 2,70 0,83 3,10 1,43 2,75 1,62 1,79 1,17 65,90 18,98 61,15 300,610

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 462 BURAK DEMİR 12B 33 7 31,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 27 2 26,50 3 3 2,25 7 0 7,00 2 3 1,25 88 17 83,75 379,175 162

2 132 MELTEM AKSU 12B 38 2 37,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 27 3 26,25 2 4 1,00 5 2 4,50 2 3 1,25 88 20 83,00 377,365 168

3 159 CEREN KAYAA 12B 35 5 33,75 1 3 0,25 4 0 4,00 2 0 2,00 5 0 5,00 27 1 26,75 3 3 2,25 7 0 7,00 2 2 1,50 86 14 82,50 375,108 179

4 123 NAZLI ÖZSÜZ 12B 34 4 33,00 4 1 3,75 2 0 2,00 3 0 3,00 5 0 5,00 24 1 23,75 1 2 0,50 5 1 4,75 1 1 0,75 79 10 76,50 355,535 239

5 221 AYŞE ERKULU 12B 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 22 8 20,00 3 2 2,50 4 2 3,50 3 3 2,25 82 25 75,75 350,423 267

6 55 OZAN ERDEN 12B 28 5 26,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 26 3 25,25 3 2 2,50 6 1 5,75 3 1 2,75 79 17 74,75 349,670 272

7 648 GİZEM KÜÇÜK 12B 34 6 32,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 23 1 22,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 76 21 70,75 337,873 314

8 536 CAVİT GÖKTÜRK AKIN 12B 32 8 30,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 18 8 16,00 3 4 2,00 5 2 4,50 3 2 2,50 78 26 71,50 334,455 323

9 52 ZEYNEP KARADAŞ 12B 35 4 34,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 14 5 12,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 74 17 69,75 327,238 351

10 576 TUĞÇE KURUOĞLU 12B 29 11 26,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 23 4 22,00 1 4 0,00 4 2 3,50 3 1 2,75 73 28 66,00 321,118 376

11 500 BARAN ÇATAK 12B 30 8 28,00 35 0 35,00 65 8 63,00 320,430 379

12 670 TUĞBA ÇALLAR 12B 29 10 26,50 4 1 3,75 1 0 1,00 2 1 1,75 5 0 5,00 23 4 22,00 1 1 0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 68 20 63,00 312,385 400

13 718 NESLİHAN ÖZ 12B 31 8 29,00 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 17 5 15,75 3 2 2,50 3 4 2,00 4 2 3,50 69 24 63,00 307,360 421

14 661 ENES SEREZ 12B 26 13 22,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 17 3 16,25 1 3 0,25 4 2 3,50 1 2 0,50 65 27 58,25 293,755 487

15 161 SELEN AKYILDIZ 12B 32 8 30,00 1 0 1,00 2 0 2,00 4 1 3,75 16 1 15,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 60 12 57,00 289,030 503

16 0 CEM 12B 30 10 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 14 5 12,75 1 2 0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 63 23 57,25 288,768 507

17 412 FURKAN BALLI 12B 23 8 21,00 2 2 1,50 2 0 2,00 4 1 3,75 23 4 22,00 2 3 1,25 3 1 2,75 59 19 54,25 284,293 531

18 637 VİLDAN AKAR 12B 31 5 29,75 1 0 1,00 1 0 1,00 3 0 3,00 5 0 5,00 10 2 9,50 0 3 -0,75 5 1 4,75 2 0 2,00 58 11 55,25 279,505 553

19 67 EDA HALİSÇELİK 12B 28 4 27,00 3 0 3,00 4 1 3,75 19 1 18,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 55 12 52,00 276,210 569

20 642 MERVE TUNÇ 12B 34 4 33,00 0 4 -1,00 3 0 3,00 5 0 5,00 11 5 9,75 1 2 0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 58 19 53,25 273,763 586

21 548 UMUT DUVARCI 12B 27 7 25,25 2 2 1,50 3 0 3,00 1 0 1,00 3 2 2,50 14 3 13,25 1 1 0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 56 17 51,75 270,805 601

22 109 HELİN ŞEN 12B 33 4 32,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 0 2,00 5 0 5,00 9 6 7,50 1 3 0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 56 19 51,25 266,483 627

23 60 BUSE AYKANAT 12B 24 13 20,75 4 1 3,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 13 4 12,00 2 4 1,00 3 3 2,25 2 2 1,50 57 29 49,75 264,050 641

24 561 HAKAN KAĞAN ÇELİK 12B 28 10 25,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 13 5 11,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 55 24 49,00 262,525 650

25 567 ASLI BAŞARAN 12B 24 15 20,25 3 1 2,75 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 14 5 12,75 3 4 2,00 2 0 2,00 1 3 0,25 55 30 47,50 257,413 684

26 56 KAAN BUĞRA ÖZBEK 12B 22 18 17,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 10 2 9,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 53 35 44,25 245,508 755

27 130 ASUDE ERKEŞLİ 12B 30 7 28,25 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 8 3 7,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 48 22 42,50 239,143 804

28 129 RESUL TAŞKIN 12B 19 18 14,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 0 4,00 2 5 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 28 34 19,50 162,150 1111



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM) 153 153 153 1160

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,18 8,04 27,17 2,35 1,84 1,89 2,48 0,62 2,32 2,27 0,91 2,05 4,46 0,28 4,38 15,60 3,42 14,74 1,79 2,69 1,12 2,98 1,31 2,65 1,83 1,89 1,36 62,94 21,00 57,68 285,360

Okul Ortalaması 31,22 6,58 29,57 2,80 1,57 2,40 2,69 0,55 2,55 2,55 0,86 2,33 4,64 0,24 4,58 15,78 3,26 14,97 1,50 2,70 0,83 3,10 1,43 2,75 1,62 1,79 1,17 65,90 18,98 61,15 300,610

SINIF: 12B

KATILIMLAR

29 413 HASİBE KOÇ 12B 4 36 -5,00 1 3 0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 11 -0,75 0 5 -1,25 2 5 0,75 0 5 -1,25 13 76 -6,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM) 153 153 153 1160

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,18 8,04 27,17 2,35 1,84 1,89 2,48 0,62 2,32 2,27 0,91 2,05 4,46 0,28 4,38 15,60 3,42 14,74 1,79 2,69 1,12 2,98 1,31 2,65 1,83 1,89 1,36 62,94 21,00 57,68 285,360

Okul Ortalaması 31,22 6,58 29,57 2,80 1,57 2,40 2,69 0,55 2,55 2,55 0,86 2,33 4,64 0,24 4,58 15,78 3,26 14,97 1,50 2,70 0,83 3,10 1,43 2,75 1,62 1,79 1,17 65,90 18,98 61,15 300,610

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 68 ATAKAN KAYA 12C 34 6 32,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 30 3 29,25 2 5 0,75 7 0 7,00 2 4 1,00 91 22 85,50 386,760 128

2 0 NİDA AÇAN 12C 35 4 34,00 1 2 0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 32 4 31,00 2 4 1,00 4 2 3,50 3 2 2,50 88 19 83,25 380,933 152

3 618 GÜLİZ GÖKSAL 12C 37 3 36,25 1 4 0,00 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 31 3 30,25 3 3 2,25 5 2 4,50 2 3 1,25 88 20 83,00 379,318 157

4 37 HENA ÖZTÜRK 12C 36 4 35,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 28 3 27,25 3 3 2,25 4 3 3,25 3 2 2,50 88 18 83,50 379,305 159

5 119 ALP AKARSU 12C 35 5 33,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 20 1 19,75 2 4 1,00 5 2 4,50 4 1 3,75 85 13 81,75 369,200 190

6 35 ASENA ÇATALOLUK 12C 35 5 33,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 22 0 22,00 4 3 3,25 6 1 5,75 3 3 2,25 84 16 80,00 364,283 213

7 28 SEMİHA OFLAZ 12C 39 0 39,00 4 1 3,75 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 20 5 18,75 3 3 2,25 4 2 3,50 3 1 2,75 83 13 79,75 362,168 217

8 85 BARKIN GÜNDÜZ 12C 34 6 32,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 24 3 23,25 2 4 1,00 4 2 3,50 3 3 2,25 83 19 78,25 360,688 226

9 383 ÇİÇEK AKGÜN 12C 37 3 36,25 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 20 2 19,50 2 3 1,25 5 2 4,50 3 3 2,25 82 16 78,00 357,248 236

10 48 BATUHAN ODYAKMAZ 12C 36 4 35,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 19 1 18,75 3 4 2,00 7 0 7,00 2 4 1,00 82 17 77,75 355,528 240

11 571 YİĞİT EFE AKBACI 12C 35 5 33,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 20 4 19,00 2 2 1,50 6 0 6,00 2 2 1,50 79 17 74,75 346,380 287

12 138 DOĞA YAMAN 12C 33 6 31,50 3 1 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 4 1 3,75 26 4 25,00 3 4 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 77 20 72,00 342,075 296

13 51 DAMLA ÜNVER 12C 33 7 31,25 3 1 2,75 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 22 4 21,00 2 4 1,00 6 0 6,00 4 2 3,50 77 24 71,00 335,168 321

14 32 ALEV ÖZLÜ 12C 36 4 35,00 3 1 2,75 2 0 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 21 2 20,50 2 4 1,00 2 0 2,00 1 2 0,50 74 15 70,25 334,253 324

15 87 ANIL BERKAN İPER 12C 32 6 30,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 17 1 16,75 2 4 1,00 7 0 7,00 1 4 0,00 73 19 68,25 324,698 360

16 102 TUĞKAN KAYRAK 12C 31 8 29,00 2 0 2,00 2 0 2,00 3 0 3,00 5 0 5,00 17 2 16,50 1 2 0,50 4 2 3,50 2 1 1,75 67 15 63,25 309,213 415

17 149 EVİN ESEN 12C 27 8 25,00 2 1 1,75 2 0 2,00 5 0 5,00 27 3 26,25 63 12 60,00 306,050 426

18 283 NAZLICAN ATAMAN 12C 28 11 25,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 19 3 18,25 2 3 1,25 4 3 3,25 3 3 2,25 69 29 61,75 305,285 435

19 476 BEYZA KAZAN 12C 34 4 33,00 3 1 2,75 2 0 2,00 4 0 4,00 5 0 5,00 13 1 12,75 3 2 2,50 1 4 0,00 65 12 62,00 303,810 441

20 529 ŞULE KURT 12C 31 9 28,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 13 6 11,50 3 3 2,25 4 3 3,25 5 1 4,75 69 27 62,25 301,955 448

21 622 TUANA METE 12C 24 9 21,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 19 7 17,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 63 27 56,25 288,365 510

22 81 EYLEM BAKIR 12C 25 9 22,75 4 1 3,75 1 0 1,00 2 2 1,50 5 0 5,00 14 3 13,25 3 2 2,50 4 2 3,50 4 1 3,75 62 20 57,00 286,523 517

23 415 EYYÜPCAN İŞLER 12C 26 6 24,50 3 0 3,00 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 15 2 14,50 0 4 -1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 58 14 54,50 281,350 543

24 0 SERHAT EKİM ÖZDEMİR 12C 30 9 27,75 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 10 2 9,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 3 1,25 59 20 54,00 275,733 571

25 131 NURTEN DOĞAN 12C 28 5 26,75 2 2 1,50 2 0 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 11 2 10,50 1 3 0,25 5 1 4,75 1 0 1,00 57 15 53,25 273,795 585

26 70 BURAK MUTLUER 12C 31 9 28,75 3 0 3,00 14 2 13,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 56 16 52,00 271,153 599

27 43 EMRE TOK 12C 26 8 24,00 1 2 0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 11 3 10,25 3 1 2,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 52 21 46,75 253,278 709

28 603 BURCU ÖZER 12C 27 11 24,25 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 12 4 11,00 0 5 -1,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 51 30 43,50 244,583 758



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM) 153 153 153 1160

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,18 8,04 27,17 2,35 1,84 1,89 2,48 0,62 2,32 2,27 0,91 2,05 4,46 0,28 4,38 15,60 3,42 14,74 1,79 2,69 1,12 2,98 1,31 2,65 1,83 1,89 1,36 62,94 21,00 57,68 285,360

Okul Ortalaması 31,22 6,58 29,57 2,80 1,57 2,40 2,69 0,55 2,55 2,55 0,86 2,33 4,64 0,24 4,58 15,78 3,26 14,97 1,50 2,70 0,83 3,10 1,43 2,75 1,62 1,79 1,17 65,90 18,98 61,15 300,610

SINIF: 12C

KATILIMLAR

29 653 BEDRETTİN DEMİR 12C 24 11 21,25 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 9 3 8,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 49 22 43,50 243,053 770

30 153 AÇELYA CANTÜRK 12C 26 12 23,00 2 3 1,25 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 3 4,25 3 3 2,25 2 2 1,50 48 24 42,00 235,000 833

31 66 SEVİM BALABAN 12C 25 13 21,75 2 3 1,25 2 0 2,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 4 3,00 1 3 0,25 2 4 1,00 1 5 -0,25 45 32 37,00 219,083 927
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM) 153 153 153 1160

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,18 8,04 27,17 2,35 1,84 1,89 2,48 0,62 2,32 2,27 0,91 2,05 4,46 0,28 4,38 15,60 3,42 14,74 1,79 2,69 1,12 2,98 1,31 2,65 1,83 1,89 1,36 62,94 21,00 57,68 285,360

Okul Ortalaması 31,22 6,58 29,57 2,80 1,57 2,40 2,69 0,55 2,55 2,55 0,86 2,33 4,64 0,24 4,58 15,78 3,26 14,97 1,50 2,70 0,83 3,10 1,43 2,75 1,62 1,79 1,17 65,90 18,98 61,15 300,610

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 719 ÖMER YALÇIN 12D 38 2 37,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 25 4 24,00 3 0 3,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 87 9 84,75 381,723 149

2 449 MELİSA KÜRKAYA 12D 37 3 36,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 23 3 22,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 81 8 79,00 363,818 215

3 599 SELİN TOKAY 12D 38 2 37,50 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 15 3 14,25 1 0 1,00 1 0 1,00 70 10 67,50 322,220 372

4 83 CEMRE YAVUZ 12D 38 2 37,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 0 1,00 3 0 3,00 21 1 20,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 68 9 65,75 321,013 377

5 76 UMUT KARACA 12D 32 4 31,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 14 4 13,00 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 66 13 62,75 306,528 423

6 434 ÇAĞLA ÇAĞLAYAN 12D 38 0 38,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 0 2,00 5 0 5,00 12 3 11,25 61 7 59,25 294,593 482

7 453 AYBERK ŞAFAK 12D 36 3 35,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 7 4 6,00 2 0 2,00 62 10 59,50 292,033 494

8 420 DERYA ÇELİK 12D 33 6 31,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 9 1 8,75 60 7 58,25 290,308 500

9 110 NUR KORKMAZ 12D 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 8 1 7,75 60 8 58,00 288,833 506

10 145 ASMİNCEREN GÜMÜŞ 12D 33 4 32,00 2 1 1,75 2 0 2,00 3 2 2,50 5 0 5,00 13 1 12,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 59 9 56,75 287,498 512

11 392 TUĞBA NUR YILMAZ 12D 34 3 33,25 3 1 2,75 3 0 3,00 2 0 2,00 5 0 5,00 11 3 10,25 58 7 56,25 284,640 529

12 82 FATMANUR HAN 12D 30 7 28,25 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 13 2 12,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 59 16 55,00 282,208 539

13 556 AYÇA GÜRBÜZ 12D 33 4 32,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 10 3 9,25 57 9 54,75 279,328 556

14 186 DENİZ EZGİ KARADAĞ 12D 32 8 30,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 11 5 9,75 1 3 0,25 59 21 53,75 276,428 568

15 80 İRFAN TERZİ 12D 32 8 30,00 1 4 0,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 12 4 11,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 57 22 51,50 270,255 605

16 562 İLAYDA SAVRAN 12D 33 3 32,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 7 3 6,25 1 1 0,75 55 10 52,50 270,203 606

17 128 BEYZA NUR PAPATYA 12D 31 4 30,00 2 1 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 14 2 13,50 53 10 50,50 268,165 616

18 491 ŞEVVAL MUTLU 12D 33 6 31,50 4 1 3,75 1 1 0,75 3 0 3,00 5 0 5,00 8 4 7,00 54 12 51,00 266,055 632

19 651 SERHAT TURHAN 12D 28 6 26,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 6 2 5,50 0 1 -0,25 51 10 48,50 257,510 681

20 495 MELİS YAĞCI 12D 30 9 27,75 4 1 3,75 1 0 1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 10 4 9,00 0 2 -0,50 51 18 46,50 253,058 711

21 499 KUTAY SELEKER 12D 31 6 29,50 3 2 2,50 4 0 4,00 1 3 0,25 5 0 5,00 5 5 3,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 52 18 47,50 252,400 714

22 426 YUSUF TARHAN 12D 24 9 21,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 0 2,00 5 0 5,00 7 0 7,00 46 10 43,50 242,468 776

23 147 EMİNE KARAGÖZ 12D 26 9 23,75 3 1 2,75 3 0 3,00 1 0 1,00 5 0 5,00 9 5 7,75 47 15 43,25 241,985 782

24 671 EDAGÜL YOĞURT 12D 29 10 26,50 3 2 2,50 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 6 4 5,00 48 18 43,50 241,110 788

25 493 MUHAMMET ALİ TURAN 12D 25 13 21,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 7 7 5,25 49 23 43,25 240,685 792

26 107 ANDAY GÖKÇE 12D 29 8 27,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 2 0,50 5 0 5,00 7 3 6,25 47 17 42,75 239,378 803

27 667 EMİL MAMMADALİYEV 12D 28 7 26,25 2 2 1,50 3 0 3,00 1 2 0,50 5 0 5,00 2 1 1,75 41 12 38,00 221,648 913



12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM) 153 153 153 1160

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,18 8,04 27,17 2,35 1,84 1,89 2,48 0,62 2,32 2,27 0,91 2,05 4,46 0,28 4,38 15,60 3,42 14,74 1,79 2,69 1,12 2,98 1,31 2,65 1,83 1,89 1,36 62,94 21,00 57,68 285,360

Okul Ortalaması 31,22 6,58 29,57 2,80 1,57 2,40 2,69 0,55 2,55 2,55 0,86 2,33 4,64 0,24 4,58 15,78 3,26 14,97 1,50 2,70 0,83 3,10 1,43 2,75 1,62 1,79 1,17 65,90 18,98 61,15 300,610

SINIF: 12D

KATILIMLAR
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM) 153 153 153 1160

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,18 8,04 27,17 2,35 1,84 1,89 2,48 0,62 2,32 2,27 0,91 2,05 4,46 0,28 4,38 15,60 3,42 14,74 1,79 2,69 1,12 2,98 1,31 2,65 1,83 1,89 1,36 62,94 21,00 57,68 285,360

Okul Ortalaması 31,22 6,58 29,57 2,80 1,57 2,40 2,69 0,55 2,55 2,55 0,86 2,33 4,64 0,24 4,58 15,78 3,26 14,97 1,50 2,70 0,83 3,10 1,43 2,75 1,62 1,79 1,17 65,90 18,98 61,15 300,610

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 89 ERDEM YILMAZ 12E 37 3 36,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 35 2 34,50 3 4 2,00 6 0 6,00 5 0 5,00 104 11 101,25 438,880 28

2 248 YAĞMUR KAÇMAZ 12E 35 1 34,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 18 5 16,75 2 1 1,75 5 1 4,75 3 3 2,25 78 13 74,75 345,140 290

3 430 GİZEM ŞENMAN 12E 37 3 36,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 24 2 23,50 75 10 72,50 344,073 292

4 168 ÖYKÜ ÜNVER 12E 34 5 32,75 2 3 1,25 5 0 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 20 7 18,25 5 2 4,50 3 4 2,00 3 3 2,25 77 27 70,25 331,635 330

5 120 EDA KAHYAOĞLU 12E 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 24 5 22,75 1 0 1,00 2 0 2,00 73 18 68,50 330,348 336

6 455 GENCER OKURLU 12E 37 3 36,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 16 1 15,75 2 0 2,00 71 6 69,50 329,543 340

7 600 BENGİSU OKKAY 12E 36 4 35,00 5 0 5,00 5 0 5,00 1 2 0,50 5 0 5,00 18 1 17,75 70 7 68,25 327,273 350

8 256 MELİSA DALDABAN 12E 33 7 31,25 5 0 5,00 4 0 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 19 2 18,50 69 9 66,75 323,065 370

9 492 ABDULLAH POLAT 12E 33 6 31,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 18 2 17,50 2 4 1,00 5 1 4,75 0 3 -0,75 71 20 66,00 318,685 382

10 564 AYŞEGÜL PAKSOY 12E 33 6 31,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 0 2,00 5 0 5,00 18 4 17,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 71 20 66,00 318,615 383

11 496 BERKAY YURDUAÇAN 12E 34 4 33,00 2 1 1,75 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 15 2 14,50 2 0 2,00 5 0 5,00 1 2 0,50 67 11 64,25 310,613 407

12 421 HAMZA 12E 29 6 27,50 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 18 5 16,75 2 3 1,25 2 0 2,00 65 17 60,75 302,103 446

13 584 ZUHAL ATALAY 12E 38 2 37,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 8 2 7,50 1 0 1,00 62 5 60,75 297,053 469

14 621 LEDEYNA YAVUZ 12E 27 8 25,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 5 0 5,00 18 2 17,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 1 1,75 63 16 59,00 295,910 476

15 557 GAMZE DÖNMEZ 12E 30 3 29,25 3 1 2,75 2 0 2,00 2 0 2,00 5 0 5,00 16 0 16,00 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 60 8 58,00 293,398 489

16 171 SEVİNÇ USLU 12E 36 2 35,50 5 0 5,00 3 0 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 10 1 9,75 60 4 59,00 293,075 490

17 54 EMİNE ARSLAN 12E 32 7 30,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 13 7 11,25 3 3 2,25 3 3 2,25 2 3 1,25 65 26 58,50 290,963 496

18 662 NİSA EZGİ ÇELİK 12E 30 5 28,75 4 1 3,75 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 14 1 13,75 58 8 56,00 286,023 521

19 528 SENA METİNKAYA 12E 31 6 29,50 1 4 0,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 11 1 10,75 1 3 0,25 4 2 3,50 58 19 53,25 274,428 580

20 607 ALİ BURAK AYDIN 12E 28 8 26,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 12 8 10,00 2 2 1,50 3 3 2,25 1 1 0,75 59 23 53,25 273,973 582

21 160 ÖZGE GARİP 12E 35 4 34,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 11 5 9,75 56 16 52,00 270,680 603

22 639 ELİF ÇABUK 12E 32 7 30,25 2 2 1,50 4 0 4,00 1 0 1,00 4 0 4,00 11 4 10,00 54 13 50,75 266,995 624

23 143 HANİFE SABIRLI 12E 33 5 31,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 2 3,50 53 11 50,25 261,675 655

24 549 RUMEYSA ÇOLAK 12E 29 7 27,25 3 1 2,75 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 9 1 8,75 51 10 48,50 259,223 670

25 660 DENİZCAN ÜNLÜ 12E 29 5 27,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 9 9 6,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 55 30 47,50 255,498 701

26 140 AHSEN DEMİRCİ 12E 26 4 25,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 14 4 13,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 46 14 42,50 242,385 779

27 117 ZİNNUR ATAÇ 12E 31 9 28,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 45 18 40,50 230,248 861

28 456 DERYA ÇAKIR 12E 34 6 32,50 3 2 2,50 2 0 2,00 1 2 0,50 2 3 1,25 5 12 2,00 1 6 -0,50 1 3 0,25 1 5 -0,25 50 39 40,25 228,838 876



12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM) 153 153 153 1160

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,18 8,04 27,17 2,35 1,84 1,89 2,48 0,62 2,32 2,27 0,91 2,05 4,46 0,28 4,38 15,60 3,42 14,74 1,79 2,69 1,12 2,98 1,31 2,65 1,83 1,89 1,36 62,94 21,00 57,68 285,360

Okul Ortalaması 31,22 6,58 29,57 2,80 1,57 2,40 2,69 0,55 2,55 2,55 0,86 2,33 4,64 0,24 4,58 15,78 3,26 14,97 1,50 2,70 0,83 3,10 1,43 2,75 1,62 1,79 1,17 65,90 18,98 61,15 300,610

SINIF: 12E

KATILIMLAR

29 675 BERŞAN SÖNMEZ 12E 31 8 29,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 44 14 40,50 228,765 878

30 523 EBRU CANBAZER 12E 22 15 18,25 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 8 1 7,75 1 2 0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 44 22 38,50 226,733 886
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SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGENUR KANATA 646

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,010 285,360 1 81 81 81 501

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 1 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 29,25 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,75 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,75 2,55 2,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,25 11,87 10,64

Matematik-1 40 15 5 13,75 34 13,75 14,97 14,74

Toplam: 120 61 15 57,25 48 57,25 60,24 55,68

TYT Türkçe DBBeDECDBC AAE BDEbDBCBDCDaCaaCAEAbeEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal cABE CCCb DBABdDBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik ECCcC D  DDa eADAC D     BCaaE          

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 7 78

Türkçe 40 31 7 78

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 0 3 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 15 3 75

Tarih-1 5 3 1 60

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 15 5 38

Matematik-1 40 15 5 38

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 4 1 57
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 2 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BENSU AKÇE 512 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,900 285,360 2 94 94 94 551

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 3 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 28,17 29,57 27,17

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,67 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,50 2,55 2,32

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,33 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,17 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 9,67 11,87 10,64

Matematik-1 40 16 2 15,50 39 12,08 14,97 14,74

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,58 0,83 1,12

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,00 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,25 1,17 1,36

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 4,83 4,74 5,13

Toplam: 120 60 22 54,50 45 54,75 60,24 55,68

TYT Türkçe DBeeDECDBbDAAE BDEADBCBaCcBCcedAEeC cDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal cecE       Be  DaADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E CACAD a  C DA  CdD  CD   C          EC

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen    DcECaABBB D CaBaa

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 10 70

Türkçe 40 28 10 70

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 1 1 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 5 2 71
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 6 5 30

Tarih-1 5 1 3 20

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 16 2 40

Matematik-1 40 16 2 40

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 6 0 86
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 2 38
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 10 5 50

Fizik 7 3 1 43

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Kimya 7 5 1 71

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL TETİK 425 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,750 285,360 3 138 138 138 784

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 3 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,17 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,67 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,50 2,55 2,32

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,33 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,17 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,67 11,87 10,64

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 12,08 14,97 14,74

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,58 0,83 1,12

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,00 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,25 1,17 1,36

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 4,83 4,74 5,13

Toplam: 120 51 26 44,50 37 54,75 60,24 55,68

TYT Türkçe DBBADECDeCeAcacBDEADBCBbCDBCEedcEAbBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal bABEECCCbBDBAddDBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik bC e  a C c                             

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen bad e be Bc    CDe  

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 10 75

Türkçe 40 30 10 75

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Sıfat (Ön Ad) 2 1 1 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 16 4 80

Tarih-1 5 4 1 80

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 1 2 14
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 8 15

Fizik 7 0 5 0

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT ESMA 669 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,608 285,360 1 57 57 57 386

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 3 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,17 29,57 27,17

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,67 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,50 2,55 2,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,33 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,17 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 9,67 11,87 10,64

Matematik-1 40 21 5 19,75 49 12,08 14,97 14,74

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,58 0,83 1,12

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,00 2,75 2,65

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,25 1,17 1,36

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 4,83 4,74 5,13

Toplam: 120 70 19 65,25 54 54,75 60,24 55,68

TYT Türkçe cdEDBDBDDAAcEBDEACeCBDCDBCECdAaAC BDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal     D Ea  ABdBDADDdD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik ACACD  EDC DA AC D dCD  CCe b   B aaECA 

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen dDe b  BaB D C a D  

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 6 83

Türkçe 40 33 6 83

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 10 3 50

Tarih-1 5 1 0 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 21 5 53

Matematik-1 40 21 5 53

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 6 0 86
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 1 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 5 30

Fizik 7 1 3 14

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 4 1 57

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 1 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA ÜNLÜ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,095 285,360 32 151 151 151 933

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 8 5 6,75 17 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 43 28 36,00 30 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe AC DdD DDAAE eaEACedBeCDeCbadAEAC BDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal edbdc   C AB d ADD D

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik AC bD  EDCaeA ba   C                    

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen cce  B B  ee b a    

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 10 65

Türkçe 40 26 10 65

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 5 2 71
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 7 6 35

Tarih-1 5 0 5 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 8 5 20

Matematik-1 40 8 5 20

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 4 0 57
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 2 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 7 10

Fizik 7 1 3 14

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 1 3 14

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ASLIHAN SELÇUK 21 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,978 285,360 14 44 44 44 341

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 14 4 13,00 33 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 73 11 70,25 59 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe DBBAD CDBCDAAEE DEADBCBDCeBCECdAEACBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal DABEECCC   dABdDBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E eACAD a  CaeADA  D   D   C E         C

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen  e     CABBBdD C B e

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 36 2 90

Türkçe 40 36 2 90

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 0 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 15 2 75

Tarih-1 5 5 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 14 4 35

Matematik-1 40 14 4 35

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 0 71
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 2 38
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 3 40

Fizik 7 0 1 0

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Kimya 7 6 1 86

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 1 33

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ATAHAN AKYILDIZ 26 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
399,388 285,360 2 3 3 3 95

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 31 0 31,00 78 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 93 15 89,25 74 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe DBBADECDBCDAAEEBaEADBCBDCDBCECCAaACBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal cdBEEaCC BbdABdDBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik ECCACAD CDDCCDADAC DB CDB CCBE   DB  CEC

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen  aAae CCABBBADdCDacc

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 38 2 95

Türkçe 40 38 2 95

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 13 6 65

Tarih-1 5 3 2 60

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 31 0 78

Matematik-1 40 31 0 78

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 7 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 7 0 88
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 11 7 55

Fizik 7 2 3 29

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU CANDAN 53 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,425 285,360 25 112 112 112 613

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 14 3 13,25 33 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 55 17 50,75 42 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe bBBADbCDBCDAAE  DdADBCBDC eCEaCAEcCBEcEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal ccBEb d  e BAB DBAbD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik EbCA AD a  C DADd  D  CD   CB           

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen    D              Be

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 7 75

Türkçe 40 30 7 75

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 5 2 71
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 9 6 45

Tarih-1 5 2 3 40

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 14 3 35

Matematik-1 40 14 3 35

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 1 71
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 2 38
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 1 0 14

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN DEDE 112 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,800 285,360 8 25 25 25 245

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 27 2 26,50 66 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 79 14 75,50 63 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe eeEDBDBDDAAEbcDEACBdBDCDBCECCAEACBBDDECc

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BEEdDCEBCC     ADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik AaA DC EDCCeADAC D CCD BCCB  E D   CECAA

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen   e ba B dAD C a    

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 14 1 70

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 27 2 68

Matematik-1 40 27 2 68

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 1 71
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 1 38
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 4 5 20

Fizik 7 0 3 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 4 1 57

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BATUKE 106 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,558 285,360 30 134 134 134 775

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 8 4 7,00 18 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 50 25 43,75 36 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe bdBADcC BecAA EBac DBCBDCDBCEedbEACeEDdC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal  dBdE CC B BABdDBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E  A  D      e DA  DcCd     eE          

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen     cEbCbd      edBD

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 12 63

Türkçe 40 25 12 63

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 2 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 13 3 65

Tarih-1 5 2 2 40

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 8 4 20

Matematik-1 40 8 4 20

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 2 1 29
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 2 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 6 20

Fizik 7 1 2 14

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAN AYDIN 30 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,490 285,360 10 27 27 27 253

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 25 6 23,50 59 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 82 25 75,75 63 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe DBBADECDeCDAA EBDEADBCBDCeBCaCdcEACBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal cdBEECC cBDBABBDBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik EbCACADCeDaCCeA ACbD  CD  C BE   DBADaEC

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen ec eAdbCABBeADebaad 

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 5 85

Türkçe 40 34 5 85

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 16 3 80

Tarih-1 5 3 2 60

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 25 6 63

Matematik-1 40 25 6 63

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 6 1 86
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 3 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 7 11 35

Fizik 7 1 5 14

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 5 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA İMAL 154 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,903 285,360 31 141 141 141 797

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 11 4 10,00 25 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 48 22 42,50 35 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe AC D Ddb    b adAe CBDCDBCbebb ACdBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BE AD   C AB d ADD D

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik A        CabA A        B Cc  E D A  EC c

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen A ed    de DACe  cCA

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 11 50

Türkçe 40 20 11 50

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 0 0 0
Mülakat (Görüşme) 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 2 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 2 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 5 1 71
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 11 1 55

Tarih-1 5 4 0 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 11 4 28

Matematik-1 40 11 4 28

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 2 0 29
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 2 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

TYT Fen 20 6 6 30

Fizik 7 1 2 14

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA İNCE 566 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,710 285,360 15 45 45 45 348

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 0 38,00 95 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 17 3 16,25 41 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 72 12 69,00 58 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe DBBADECDBCDAA EBDEADBCBDCDB ECCAEACBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal cABEE    B dABdDBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E   CAD CD C DADA  DBCC    deb   D     C

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen   dD aCd Bde    DaB 

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 38 0 95

Türkçe 40 38 0 95

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 1 0 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 12 3 60

Tarih-1 5 4 1 80

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 17 3 43

Matematik-1 40 17 3 43

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 0 71
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 1 63
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 6 25

Fizik 7 2 2 29

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Kimya 7 1 3 14

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN ŞARK 572 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,283 285,360 7 17 17 17 205

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 28 2 27,50 69 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 84 19 79,25 66 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe AC DBDBDDAAEbBDEACB BeCDBCb dAEACBBDDE E

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal eEEccCEBCCAedBDADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik ACA cC EDCaDADAC DB CDBBCCB   A  ADCEC A

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen ADcbCdaBBeAD C aac A

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 4 80

Türkçe 40 32 4 80

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 5 0 71
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 0 75

TYT Sosyal 20 15 5 75

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 28 2 70

Matematik-1 40 28 2 70

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 1 71
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 6 0 75
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 9 8 45

Fizik 7 3 4 43

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimya 7 5 1 71

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 3 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ECE YILMAZ 439 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,713 285,360 24 108 108 108 602

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 7 3 6,25 16 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 57 16 53,00 44 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe D BADECDBCDAcE BDdADBCBDCDBCEedAEACcEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal b Bb  CC  DBAB DaADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E  AbA    D aD  A          C d          

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen addDc CCAd  A  C    

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 5 83

Türkçe 40 33 5 83

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 11 3 55

Tarih-1 5 1 2 20

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 7 3 18

Matematik-1 40 7 3 18

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 2 1 29
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 5 30

Fizik 7 2 4 29

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Kimya 7 3 1 43

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR   KILIÇASLAN 546 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,255 285,360 23 101 101 101 574

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 13 3 12,25 31 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 59 22 53,50 45 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe ACEDcDBDc cEbBDEACBCBDCcBCdCdAEcCBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal           Ad B ADDBc

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik ACACD  E C aADAC D  aD    e             

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen A caCaeBBdAD aDBaeCd

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 8 78

Türkçe 40 31 8 78

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 0 0 0
Mülakat (Görüşme) 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 6 2 30

Tarih-1 5 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 13 3 33

Matematik-1 40 13 3 33

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 1 71
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 9 45

Fizik 7 2 4 29

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimya 7 4 2 57

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR SANDALLI 485 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,118 285,360 29 132 132 132 761

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 12 0 12,00 60 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 5 1 4,75 12 17,44 14,97 14,74

Toplam: 120 46 6 44,50 37 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe bBBADECDaCD     DE DBbBbCDBCcCCAEACBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal D BEEC     BAB D ADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik           DC c D   D         E          

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 5 73

Türkçe 40 29 5 73

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 0 0 0
Mülakat (Görüşme) 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 12 0 60

Tarih-1 5 4 0 80

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 5 1 13

Matematik-1 40 5 1 13

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 1 13
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELVAN ÇELİK 451 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,693 285,360 17 64 64 64 431

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 10 2 9,50 24 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 68 19 63,25 53 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe DBBADEeDBdDAAEEBDEADBCBeCDBCECdAEACBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal DcBEECCCEB BdB DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E  cCAD  D C  A       eD  CC            

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen ead c bCABdedDdCD ac

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 36 4 90

Türkçe 40 36 4 90

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 1 1 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 16 2 80

Tarih-1 5 4 1 80

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 10 2 25

Matematik-1 40 10 2 25

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 4 2 57
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 11 30

Fizik 7 0 5 0

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Kimya 7 4 3 57

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN CAN İLHAN 162 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,308 285,360 3 8 8 8 158

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 36 1 35,75 89 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 88 24 82,00 68 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe DcBeDbCDBdDbAcdBaEAaBbBDCDdCdebAEACBdDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal DAeEE CCE  BAB DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E CACADCbDDCCDADACADBCCDBBCCBEA ADBA CEC

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen DaADeEbCABBBcDACca c

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 15 63

Türkçe 40 25 15 63

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 0 2 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 0 1 0
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 2 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 5 2 71
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 15 1 75

Tarih-1 5 4 1 80

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 36 1 90

Matematik-1 40 36 1 90

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 6 0 86
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 7 1 88
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 12 7 60

Fizik 7 4 3 57

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ERASLAN GÜNGÖR 46 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,903 285,360 5 15 15 15 193

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 28 3 27,25 68 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 86 24 80,00 67 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe DBBADECDeCDAAEEBDEADBCBDCDBCbedAEACBEDbC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal cAeEEaCCdBDBABdDBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik ECCACADb  DC DADAC DB CD cbC EA ADB DCEC

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen aaeDedCCABBB cdCecab

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 5 88

Türkçe 40 35 5 88

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 15 5 75

Tarih-1 5 3 2 60

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 28 3 70

Matematik-1 40 28 3 70

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 7 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 0 63
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 8 11 40

Fizik 7 2 5 29

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Kimya 7 5 1 71

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FARUK BALABAN 555 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,975 285,360 19 70 70 70 463

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 16 3 15,25 38 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 63 13 59,75 50 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe ACEDBDBDDAA EBaEA BCBDCcBCcCCA ACBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal  d AD   CC     ADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik ACACD CE  aeADA  D  CD B Cd      A      

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen  ce Ca B  d A  B c d

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 3 85

Türkçe 40 34 3 85

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 0 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 9 1 45

Tarih-1 5 2 1 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 16 3 40

Matematik-1 40 16 3 40

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 7 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 2 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 1 38
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 6 20

Fizik 7 1 3 14

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KAYA 25 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,900 285,360 6 16 16 16 195

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 30 10 27,50 69 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 88 32 80,00 67 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe ACcDBDBDDAAEEBDEACBbBDCDeCaebAccCBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BEEAeCbeCaAdeBDADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik ACACDCdEbaCcADcCdDBCaDBBCCBDeEADeAaCECAA

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen ADdEdaDBBdbDbCceBDCA

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 3 4 43
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 14 6 70

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 30 10 75

Matematik-1 40 30 10 75

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 2 71
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 1 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 4 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 12 8 60

Fizik 7 4 3 57

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ÇANGA 2 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,605 285,360 12 36 36 36 320

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 17 3 16,25 41 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 75 13 71,75 60 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe ACEDBDBbDA  EBDEACBCBDCDBCECdAEACBBaDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BEEdDC  CC B B ADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik ACAC   bDC e DAC D CCD   eB  E      EC  

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen  Dc CaedBBAbACDc D  

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 3 88

Türkçe 40 35 3 88

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 1 1 50
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 14 1 70

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 17 3 43

Matematik-1 40 17 3 43

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 4 0 57
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 2 25
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 6 45

Fizik 7 2 3 29

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 1 33

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET MORDONLU 406 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
374,990 285,360 4 13 13 13 180

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 24 3 23,25 58 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 87 15 83,25 69 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe ACEDBDBDDAA EBDEACBCBDCeBCadCAEACBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BEEAcCEaC A  a ADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik cCACD  EDC DADAC DB CD B dBD E D   CEC b

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen AccECdedBBADACDaBDCA

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 36 3 90

Türkçe 40 36 3 90

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 13 3 65

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 24 3 60

Matematik-1 40 24 3 60

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 1 71
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 1 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

TYT Fen 20 14 6 70

Fizik 7 3 4 43

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETALİ ŞAMLIOĞLU 590 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,993 285,360 26 114 114 114 617

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 13 3 12,25 31 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 55 17 50,75 42 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe AeEDdDB eA  EBDE CddBDCDBCECCAEACcBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal eEc eC eC AB B AbDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik AaAC   aDC eA   AD  CD      CE      E   

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen        Be    Ce  c  

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 6 75

Türkçe 40 30 6 75

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 10 5 50

Tarih-1 5 1 3 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 13 3 33

Matematik-1 40 13 3 33

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 4 1 57
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 1 38
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 3 10

Fizik 7 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE YILDIRIM 115 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,388 285,360 11 30 30 30 281

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 26 4 25,00 63 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 79 20 74,00 62 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe DBB DECDeCDAA  BDEADBCBDCDBCdeCAEAC EDE 

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal b BdE  aEaDaABdD ADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E CACADa DDC DADA  DBCCDB ddBE  cD A CEC

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen e AccEaC BBBeDdCDaBD

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 3 80

Türkçe 40 32 3 80

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 0 75

TYT Sosyal 20 10 6 50

Tarih-1 5 2 2 40

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 26 4 65

Matematik-1 40 26 4 65

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 6 0 86
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 1 63
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 11 7 55

Fizik 7 2 4 29

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Kimya 7 5 1 71

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÖZBERK 74 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,503 285,360 18 69 69 69 452

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 18 2 17,50 44 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 66 23 60,25 50 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe bcBADbCDBeaAAEEBaEADBdBDCDBCECCAcACB    

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal cdBEECCCbB BAd DeADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E CACA    D  D bA AD  C  B C    ADd  CEC

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen aacDc bC BBeAaAC d  

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 8 70

Türkçe 40 28 8 70

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 1 1 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 5 2 71
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 0 0 0

TYT Sosyal 20 13 5 65

Tarih-1 5 3 2 60

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 18 2 45

Matematik-1 40 18 2 45

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 4 0 57
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 0 63
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 7 8 35

Fizik 7 1 5 14

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Kimya 7 4 2 57

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 1 33

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI NUR ÖZDEL 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,823 285,360 9 26 26 26 248

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 25 4 24,00 60 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 82 24 76,00 63 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe bBBeDECDBCcAAEEBDdADBCBDCDBCECdAEACBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal bAeaEaCC BDdABdDBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik ECeACADC DaCCDADAC DBCCD  CC Ee      aEC

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen eaADe CCABBdAcAbeaa 

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 5 88

Türkçe 40 35 5 88

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 13 6 65

Tarih-1 5 2 3 40

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 25 4 63

Matematik-1 40 25 4 63

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 7 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 0 63
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 9 9 45

Fizik 7 3 3 43

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 4 17

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RECEP NURİ ÇITAK 24 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
441,938 285,360 1 1 1 1 24

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 39 1 38,75 97 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 105 15 101,25 84 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe ACEDBDBDDAAdbBDEACBCBDCDBCaedAEACeBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BEEADCEBCCABdBDADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik cCACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen cDcEbdeBBBADACDacDCA

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 19 1 95

Tarih-1 5 5 0 100

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 39 1 98

Matematik-1 40 39 1 98

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 6 1 86
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 8 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 13 7 65

Fizik 7 2 5 29

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimya 7 7 0 100

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEDEF KUYUGÖZ 676 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,400 285,360 28 129 129 129 735

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 2 31,50 79 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 8 4 7,00 18 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 49 14 45,50 38 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe eC DBDBDDA  EBDE Ce BDCDBCECCAEAC BDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal cE  b  e  Ad B ADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik ACA D  Ee  DA    D       e         ad   

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen  bcd   d          C 

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 2 80

Türkçe 40 32 2 80

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 0 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 8 4 40

Tarih-1 5 1 2 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 8 4 20

Matematik-1 40 8 4 20

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 0 71
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 4 5

Fizik 7 0 3 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SENEM ÇEMREK 61 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,740 285,360 20 72 72 72 473

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 11 3 10,25 26 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 64 14 60,50 50 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe ACEDBbBDcA  dBaEACBbBDCDBCECdAEACBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal  EEAcC BC AB B ADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik A A D  b           C D  CCc  b D   CEC  

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen  cc   Dd BADA b  DC 

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 6 80

Türkçe 40 32 6 80

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 2 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 14 1 70

Tarih-1 5 3 1 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 11 3 28

Matematik-1 40 11 3 28

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 3 0 43
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 4 35

Fizik 7 1 2 14

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Kimya 7 4 1 57

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SERAY ESER 505 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,885 285,360 27 122 122 122 673

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 11 2 10,50 26 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 53 19 48,25 40 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe eCED DBDDAcEEcDEACebBDCDBCECdbEeCeBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BEddbC  C      ADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik  CA e  EDC    AC D   D  CCc             

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen  c   a B  b  e B cC 

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 9 75

Türkçe 40 30 9 75

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 5 2 71
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 9 3 45

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 11 2 28

Matematik-1 40 11 2 28

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 2 1 29
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 5 15

Fizik 7 0 2 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 1 33

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE DİR K 647 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,013 285,360 22 97 97 97 566

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 14 6 12,50 31 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 60 25 53,75 45 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe  CEDBDeDD  EcBDEACeCBDCDaCEddAEACBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal ed Ac     Ad BDADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik ACACD aE CCbb  C D  C    eBb       bEC  

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen bc  C ed BAc CeBacbA

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 6 78

Türkçe 40 31 6 78

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 0 0
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 0 0 0
Mülakat (Görüşme) 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 9 4 45

Tarih-1 5 1 3 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 14 6 35

Matematik-1 40 14 6 35

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 2 71
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 2 13
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 9 30

Fizik 7 1 3 14

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimya 7 3 2 43

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
UĞURCAN ÜLKER 36 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,688 285,360 21 91 91 91 533

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 3 29,25 73 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 12 1 11,75 29 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 59 12 56,00 47 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe DBBADECDBCeAA EBaEADBCBDCD CEC  EbC  DE 

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal Dd EECC E  B   D ADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E C CADC   C e   C D                 CEC

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen eacD  bCAdBB Dd  a  

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 3 75

Türkçe 40 30 3 75

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 2 0 50

TYT Sosyal 20 11 1 55

Tarih-1 5 3 1 60

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 12 1 30

Matematik-1 40 12 1 30

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 3 0 43
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 1 13
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 6 7 30

Fizik 7 1 4 14

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Kimya 7 5 1 71

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 2 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ELENAY 668 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,585 285,360 16 51 51 51 375

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 16 3 15,25 38 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 72 18 67,50 56 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe DBBeDECDeCDAA EBDEADBCBDCcBCbCCAEAC  DEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal edBEECC EB BABdDaADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik a CcbAD   DC DA AC D  CD   C E        EC

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen  a DcdCC dBBbDA DaBe

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 4 83

Türkçe 40 33 4 83

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 0 75

TYT Sosyal 20 14 4 70

Tarih-1 5 3 2 60

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 16 3 40

Matematik-1 40 16 3 40

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 4 2 57
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 9 7 45

Fizik 7 2 3 29

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT HARMANKAYA 517 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,090 285,360 13 38 38 38 322

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 32 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 30,40 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,33 2,55 2,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,25 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,61 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,48 11,87 10,64

Matematik-1 40 21 2 20,50 51 17,44 14,97 14,74

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,73 0,83 1,12

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,44 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,29 1,17 1,36

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 5,46 4,74 5,13

Toplam: 120 76 21 70,75 59 64,61 60,24 55,68

TYT Türkçe  CEDBDBDD AcEBDEACadBDCDBCbCdAEACBBDD CE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal eEEdcCbcCCABdBDADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik ACACDeCEDC DAD C  B          EAcB DCEC  

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen eDedCaaBBBdD CeBB  d

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 5 80

Türkçe 40 32 5 80

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 0 0
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 0 0 0
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 0 75

TYT Sosyal 20 14 6 70

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 21 2 53

Matematik-1 40 21 2 53

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 6 0 86
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 0 25
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 8 45

Fizik 7 2 5 29

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimya 7 5 1 71

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI BAŞARAN 567 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,413 285,360 25 124 124 124 684

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 26,59 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,05 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,11 2,55 2,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,31 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,86 11,87 10,64

Matematik-1 40 14 5 12,75 32 16,33 14,97 14,74

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,81 0,83 1,12

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,71 2,75 2,65

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 4,70 4,74 5,13

Toplam: 120 55 30 47,50 40 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe bBeeDcCDeCcA cEBDcADBbBDCeBbEedbEACcEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal DAcE  b  B dAB DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E CAaAD C D aDA A e      B C     D  b Ee

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen DdADedbC B    A ee c

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 15 60

Türkçe 40 24 15 60

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Sıfat (Ön Ad) 2 1 1 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 5 2 71
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 11 3 55

Tarih-1 5 3 1 60

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 14 5 35

Matematik-1 40 14 5 35

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 4 1 57
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 1 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 6 7 30

Fizik 7 3 4 43

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE ERKEŞLİ 130 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,143 285,360 27 143 143 143 804

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 26,59 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,05 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,11 2,55 2,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,31 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 10,86 11,87 10,64

Matematik-1 40 8 3 7,25 18 16,33 14,97 14,74

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,81 0,83 1,12

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,71 2,75 2,65

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 4,70 4,74 5,13

Toplam: 120 48 22 42,50 35 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe DBBADbCD CDAAE BD AaBCBeCDBaaabAEACBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal D B c     DB  dDaADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E   eAD ab C       D   D  C      D      

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen  a c ab b  BbcdC   c

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 7 75

Türkçe 40 30 7 75

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 0 2 0
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 8 3 40

Tarih-1 5 2 1 40

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 8 3 20

Matematik-1 40 8 3 20

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 2 1 29
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 1 13
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 9 10

Fizik 7 0 4 0

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 3 14

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ERKULU 221 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,423 285,360 5 28 28 28 267

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,59 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,11 2,55 2,32

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,31 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,86 11,87 10,64

Matematik-1 40 22 8 20,00 50 16,33 14,97 14,74

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,81 0,83 1,12

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,71 2,75 2,65

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 4,70 4,74 5,13

Toplam: 120 82 25 75,75 63 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe AeEDBDBbDAAEEeDEACBCBDCDBCbaCAEACcBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal eEEADCbBCCAedBDADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik ACAdD CE CaDAbAa D  CDcBCCdDb  D Ae EC A

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen   eECaDBBdbD CDaaDCd

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 16 4 80

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 22 8 55

Matematik-1 40 22 8 55

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 7 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 2 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 2 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 10 7 50

Fizik 7 3 2 43

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN ÇATAK 500 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,430 285,360 11 54 54 54 379

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 26,59 29,57 27,17

Matematik-1 40 35 0 35,00 88 16,33 14,97 14,74

Toplam: 120 65 8 63,00 53 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe ACEDBDBDDAA EBDE CebBDCbBCEedAccCBBDDECd

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Matematik ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEAD    EC A

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 8 75

Türkçe 40 30 8 75

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 3 4 43
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Matematik 40 35 0 88

Matematik-1 40 35 0 88

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 7 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 8 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DEMİR 462 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,175 285,360 1 10 10 10 162

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,59 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,11 2,55 2,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,31 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,86 11,87 10,64

Matematik-1 40 27 2 26,50 66 16,33 14,97 14,74

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,81 0,83 1,12

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,71 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 4,70 4,74 5,13

Toplam: 120 88 17 83,75 70 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe ACcDBDBbDAAEEcadAdBCBDCDBCECdAEACBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BEEdDC BC ABdBDADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik ACACD CEDC DADbC DB CDBBC BDbE D    EC A

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen A cECdeBBBADACcBe Cd

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 16 2 80

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 27 2 68

Matematik-1 40 27 2 68

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 7 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 2 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 12 6 60

Fizik 7 3 3 43

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimya 7 7 0 100

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE AYKANAT 60 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,050 285,360 23 118 118 118 641

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 26,59 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,11 2,55 2,32

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,31 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,86 11,87 10,64

Matematik-1 40 13 4 12,00 30 16,33 14,97 14,74

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,81 0,83 1,12

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,71 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 4,70 4,74 5,13

Toplam: 120 57 29 49,75 41 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe eC D DebDA dccaEAaBCBcCDaCEaCAEACcBDDECd

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BEEcDC  C eB BDADDaD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik ceACD  E C eAD C D  CD BC   a           

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen dDe baDdBBbe Cea D A

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 13 60

Türkçe 40 24 13 60

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 2 0 2 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 2 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 13 3 65

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 13 4 33

Matematik-1 40 13 4 33

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 4 2 57
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 2 13
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 9 35

Fizik 7 2 4 29

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Kimya 7 3 3 43

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CAVİT GÖKTÜRK AKIN 536 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,455 285,360 8 39 39 39 323

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,59 29,57 27,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,05 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,11 2,55 2,32

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,31 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,86 11,87 10,64

Matematik-1 40 18 8 16,00 40 16,33 14,97 14,74

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,81 0,83 1,12

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,71 2,75 2,65

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 4,70 4,74 5,13

Toplam: 120 78 26 71,50 60 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe eCdDdDeDDAAEbBDEACBbBDCDBCaCCeEACBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BEEADCbBCCAe BDADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik AaAaDe EDCCeADAbbDB CDd C   a      CEC  

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen ADeEeaaBBeADAece DCA

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 17 2 85

Tarih-1 5 5 0 100

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 18 8 45

Matematik-1 40 18 8 45

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 1 71
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 4 38
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 11 8 55

Fizik 7 3 4 43

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 2 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEM 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,768 285,360 16 84 84 84 507

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,59 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,11 2,55 2,32

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,31 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,86 11,87 10,64

Matematik-1 40 14 5 12,75 32 16,33 14,97 14,74

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,81 0,83 1,12

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,71 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 4,70 4,74 5,13

Toplam: 120 63 23 57,25 48 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe bBBADbdDBCDAAEEcacbDBCBDCeBCECbAEACBEDcC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal DABEceCCbB BAB DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik EaCACAD  bcC cAD     CC B  CBd          

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen  eA c    Bd  e C  eD

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 10 75

Türkçe 40 30 10 75

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 0 2 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 15 3 75

Tarih-1 5 4 1 80

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 14 5 35

Matematik-1 40 14 5 35

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 6 1 86
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 2 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 5 20

Fizik 7 1 2 14

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 1 33

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KAYAA 159 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,108 285,360 3 12 12 12 179

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,59 29,57 27,17

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,05 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,11 2,55 2,32

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,31 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,86 11,87 10,64

Matematik-1 40 27 1 26,75 67 16,33 14,97 14,74

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,81 0,83 1,12

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,71 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 4,70 4,74 5,13

Toplam: 120 86 14 82,50 69 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe ACEDBDBDDAeEEBaEbCBCBDCDBCEadAEACBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal ec Ab EBCCA  B ADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik AaACD  E CCDADAC DBCCD BCCB CE D   CEC  

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen  DcbbBDBBBADACca  CA

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 5 88

Türkçe 40 35 5 88

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 12 3 60

Tarih-1 5 1 3 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 27 1 68

Matematik-1 40 27 1 68

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 1 71
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 6 0 75
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 12 5 60

Fizik 7 3 3 43

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EDA HALİSÇELİK 67 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,210 285,360 19 99 99 99 569

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 4 27,00 68 26,59 29,57 27,17

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,05 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,11 2,55 2,32

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,31 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 10,86 11,87 10,64

Matematik-1 40 19 1 18,75 47 16,33 14,97 14,74

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,81 0,83 1,12

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,71 2,75 2,65

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 4,70 4,74 5,13

Toplam: 120 55 12 52,00 43 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe D B DECDB DA  EeDdADBCBDCDBCEedAEAC   EC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal            BAB cBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E   CAD  DDCCe DAC D CCD  CC      BA    

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen          cdd Dd  a a

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 4 70

Türkçe 40 28 4 70

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 0 0 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 2 0 50

TYT Sosyal 20 7 1 35

Tarih-1 5 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 19 1 48

Matematik-1 40 19 1 48

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 4 0 57
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 1 38
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 6 5

Fizik 7 0 0 0

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 3 14

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 3 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES SEREZ 661 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,755 285,360 14 75 75 75 487

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 26,59 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,05 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,11 2,55 2,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,31 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,86 11,87 10,64

Matematik-1 40 17 3 16,25 41 16,33 14,97 14,74

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,81 0,83 1,12

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,71 2,75 2,65

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 4,70 4,74 5,13

Toplam: 120 65 27 58,25 49 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe bdeADECDeCcAc EeadADBCBeCDBCECbAaACcEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal DcacECCCEBDBABeDBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E CACAD    a D  AC D  CD         DeAcCEC

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen e   caCCAd cADeC a  

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 13 65

Türkçe 40 26 13 65

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 16 4 80

Tarih-1 5 2 3 40

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 17 3 43

Matematik-1 40 17 3 43

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 0 71
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 6 7 30

Fizik 7 1 3 14

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 2 17

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BALLI 412 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,293 285,360 17 90 90 90 531

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 26,59 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,05 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,11 2,55 2,32

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,31 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 10,86 11,87 10,64

Matematik-1 40 23 4 22,00 55 16,33 14,97 14,74

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,81 0,83 1,12

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,71 2,75 2,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 4,70 4,74 5,13

Toplam: 120 59 19 54,25 45 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe eCEDeDBDDA  EBDEACB BDCaBCEebAcAbd      

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal eEE b  B C     ADDBe

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik  aACD  EDCCeADA  DBCaDBBCCe CE   A CE   

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen  DedCa Be A A       

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 8 58

Türkçe 40 23 8 58

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 3 2 43
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 2 1 0 50
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 0 0 0

TYT Sosyal 20 8 3 40

Tarih-1 5 2 2 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 23 4 58

Matematik-1 40 23 4 58

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 3 2 43
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 6 1 75
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 4 25

Fizik 7 2 3 29

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 3 1 43

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM KÜÇÜK 648 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,873 285,360 7 35 35 35 314

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,59 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,11 2,55 2,32

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,31 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,86 11,87 10,64

Matematik-1 40 23 1 22,75 57 16,33 14,97 14,74

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,81 0,83 1,12

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,71 2,75 2,65

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 4,70 4,74 5,13

Toplam: 120 76 21 70,75 59 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe DBBADbeDBCcAAEEBaEADBCBDCDBCECbAcACBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal DdBEE CCaBDBAB DdADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E CcCAD C  C DADAC D CCDB CCBE       CE 

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen ee e ECe Beedadd  Bb

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 0 2 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 15 3 75

Tarih-1 5 4 1 80

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 23 1 58

Matematik-1 40 23 1 58

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 1 71
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 6 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 4 11 20

Fizik 7 2 3 29

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Kimya 7 1 5 14

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 3 17

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN KAĞAN ÇELİK 561 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,525 285,360 24 119 119 119 650

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 26,59 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,05 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,11 2,55 2,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,31 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,86 11,87 10,64

Matematik-1 40 13 5 11,75 29 16,33 14,97 14,74

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,81 0,83 1,12

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,71 2,75 2,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 4,70 4,74 5,13

Toplam: 120 55 24 49,00 41 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe ACbDBDBbDAAdEBaEACBCBDCbaCbedA AC BDDECb

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal eEEdbCbcC ABdBDADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik ACACD  ED  cADAa DcdC e  C              

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen   eE c     c        

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 10 70

Türkçe 40 28 10 70

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 5 1 71
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 13 6 65

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 13 5 33

Matematik-1 40 13 5 33

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 6 0 86
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 3 38
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 1 2 14

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HASİBE KOÇ 413 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 36 -5,00 -13 26,59 29,57 27,17

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,05 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,11 2,55 2,32

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,31 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 4,38 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 5 14 1,50 8 10,86 11,87 10,64

Matematik-1 40 2 11 -0,75 -2 16,33 14,97 14,74

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,81 0,83 1,12

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,71 2,75 2,65

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 1,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 2 15 -1,75 -9 4,70 4,74 5,13

Toplam: 120 13 76 -6,00 -5 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe dbbadecDbcdaaeebdeadBcbDadbbecdAeaceeddc

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal cdE eCccaecBadDdbadD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik e  a ad    c  A Aa    ed       a d     c

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen ec da bcaBbbAd ccaad

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 4 36 10

Türkçe 40 4 36 10

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 0 2 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 0 1 0
Mülakat (Görüşme) 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 2 0 2 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 2 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 2 5 29
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 0 3 0
Metni yorumlar. 2 0 2 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 0 4 0

TYT Sosyal 20 5 14 25

Tarih-1 5 1 3 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 11 5

Matematik-1 40 2 11 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 0 2 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 3 25
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

TYT Fen 20 2 15 10

Fizik 7 0 5 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 5 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN ŞEN 109 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,483 285,360 22 116 116 116 627

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 26,59 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,05 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,11 2,55 2,32

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,31 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 10,86 11,87 10,64

Matematik-1 40 9 6 7,50 19 16,33 14,97 14,74

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,81 0,83 1,12

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,71 2,75 2,65

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 4,70 4,74 5,13

Toplam: 120 56 19 51,25 43 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe AC DBDBDeAAE BDEACBCBDCDBCEedAEAC BDDcCE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal B dcDC    A  B ADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik A ACD  ED  b b  A   b     a dE  B  b    

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen  bc Ca d BcD a a D  

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 4 83

Türkçe 40 33 4 83

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 10 2 50

Tarih-1 5 2 2 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 9 6 23

Matematik-1 40 9 6 23

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 3 1 43
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 2 13
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 7 20

Fizik 7 1 3 14

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 2 3 29

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 1 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN BUĞRA ÖZBEK 56 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,508 285,360 26 130 130 130 755

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 26,59 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,05 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,11 2,55 2,32

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,31 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,86 11,87 10,64

Matematik-1 40 10 2 9,50 24 16,33 14,97 14,74

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,81 0,83 1,12

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,71 2,75 2,65

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 4,70 4,74 5,13

Toplam: 120 53 35 44,25 37 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe bBeeDEeDeCDAccEdDdAbBdBeCDBeaedAaAbBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal DeeEECCCEBDddBdDBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E CACAD b D  e   C    CD                

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen  abcedCC dcBc AC adD

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 18 55

Türkçe 40 22 18 55

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 2 1 1 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 0 2 0
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 4 3 57
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 15 5 75

Tarih-1 5 3 2 60

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 10 2 25

Matematik-1 40 10 2 25

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 0 71
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 2 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 10 30

Fizik 7 1 5 14

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Kimya 7 2 3 29

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 2 50

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELTEM AKSU 132 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,365 285,360 2 11 11 11 168

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 26,59 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,05 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,11 2,55 2,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,31 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,86 11,87 10,64

Matematik-1 40 27 3 26,25 66 16,33 14,97 14,74

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,81 0,83 1,12

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,71 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 4,70 4,74 5,13

Toplam: 120 88 20 83,00 69 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe bBBADECDBCDAAEEBaEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal DdeEEaCCceDBABdDBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E CcCAD eDDCCDADAC DBCCD  CC EA  D  DaEC

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen ea DcaCCABBBbeACeac 

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 38 2 95

Türkçe 40 38 2 95

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 14 6 70

Tarih-1 5 3 2 60

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 27 3 68

Matematik-1 40 27 3 68

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 1 71
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 1 63
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 9 9 45

Fizik 7 2 4 29

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 3 33

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE TUNÇ 642 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,763 285,360 20 105 105 105 586

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 26,59 29,57 27,17

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,05 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,11 2,55 2,32

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,31 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 10,86 11,87 10,64

Matematik-1 40 11 5 9,75 24 16,33 14,97 14,74

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,81 0,83 1,12

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,71 2,75 2,65

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 4,70 4,74 5,13

Toplam: 120 58 19 53,25 44 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe bBBADECD CDAc EBaEADBCBDCDBCECdAEACBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal cce d      BAB DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik Ee   AD   eC DADb  D C D  C eb          

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen D   c b  BBeAaeC a  

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 4 85

Türkçe 40 34 4 85

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 8 4 40

Tarih-1 5 0 4 0

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 11 5 28

Matematik-1 40 11 5 28

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 3 1 43
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 2 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 6 25

Fizik 7 1 2 14

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Kimya 7 3 2 43

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI ÖZSÜZ 123 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,535 285,360 4 23 23 23 239

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 26,59 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,11 2,55 2,32

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,31 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 10,86 11,87 10,64

Matematik-1 40 24 1 23,75 59 16,33 14,97 14,74

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,81 0,83 1,12

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,71 2,75 2,65

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 4,70 4,74 5,13

Toplam: 120 79 10 76,50 64 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe bdBAD CDBCDAAEEBDEADBbBDCeB ECCAEACBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal bABEE CC   BAB DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik EC ACA  b  CCDADA AD  CD BCCBE   D A  EC

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen  c c  CCAB BeD C a  

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 4 85

Türkçe 40 34 4 85

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 0 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 1 0 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 14 1 70

Tarih-1 5 4 1 80

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 24 1 60

Matematik-1 40 24 1 60

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 6 0 86
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 1 63
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 7 4 35

Fizik 7 1 2 14

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Kimya 7 5 1 71

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 1 17

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN ÖZ 718 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,360 285,360 13 61 61 61 421

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,59 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,05 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,11 2,55 2,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,31 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,86 11,87 10,64

Matematik-1 40 17 5 15,75 39 16,33 14,97 14,74

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,81 0,83 1,12

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,71 2,75 2,65

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 4,70 4,74 5,13

Toplam: 120 69 24 63,00 53 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe DBBADcCDBeDAc EBDEADBCBDCDBCaddAcAbBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal bd EE C  B BAe DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E CAeAD b DC aADAC D  CDB CdeE          

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen DB ac CCAcddeDACcaBD

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 8 78

Türkçe 40 31 8 78

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 5 2 71
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 11 3 55

Tarih-1 5 2 2 40

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 17 5 43

Matematik-1 40 17 5 43

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 1 71
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 3 38
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 8 50

Fizik 7 3 2 43

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Kimya 7 3 4 43

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN ERDEN 55 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,670 285,360 6 29 29 29 272

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 26,59 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,05 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,11 2,55 2,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,31 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,86 11,87 10,64

Matematik-1 40 26 3 25,25 63 16,33 14,97 14,74

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,81 0,83 1,12

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,71 2,75 2,65

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 4,70 4,74 5,13

Toplam: 120 79 17 74,75 62 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe bBBAD eDB cAA  B EADBCBDCDBCEeCAEACeED  

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal cAeEcCCCcB BAc DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik ECCACAD eDDCCe DAC DBbCDB CCB    D   CEC

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen edAD  CCABBeADACDa  

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 5 70

Türkçe 40 28 5 70

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 0 0 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 2 0 50

TYT Sosyal 20 13 5 65

Tarih-1 5 2 3 40

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 26 3 65

Matematik-1 40 26 3 65

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 6 0 86
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 2 63
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 12 4 60

Fizik 7 3 2 43

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 1 50

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RESUL TAŞKIN 129 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,150 285,360 28 152 152 152 1111

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 26,59 29,57 27,17

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,05 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,11 2,55 2,32

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,31 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,38 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 10,86 11,87 10,64

Matematik-1 40 2 5 0,75 2 16,33 14,97 14,74

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,81 0,83 1,12

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,71 2,75 2,65

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 4,70 4,74 5,13

Toplam: 120 28 34 19,50 16 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe ca DeaebDA cdBacAe CBDCDaeECdcEACeBDcECa

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal ecE cdb         DDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik bbA    E                    e   e   a   

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen   c Cd d      ae c A

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 18 48

Türkçe 40 19 18 48

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 2 0 2 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 2 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 2 1 1 50
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 2 2 50

TYT Sosyal 20 5 5 25

Tarih-1 5 1 3 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 5 5

Matematik-1 40 2 5 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 1 2 14
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 6 10

Fizik 7 1 2 14

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SELEN AKYILDIZ 161 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,030 285,360 15 82 82 82 503

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,59 29,57 27,17

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,05 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,11 2,55 2,32

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,31 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 10,86 11,87 10,64

Matematik-1 40 16 1 15,75 39 16,33 14,97 14,74

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,81 0,83 1,12

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,71 2,75 2,65

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 4,70 4,74 5,13

Toplam: 120 60 12 57,00 48 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe DBeADECDeCDAAdEBaEAaBbBDCDBaECdAEACBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal       C    B B DdADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E  AeAD   DCC        C D BCCBE        EC

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen    b    A BBAD   a  

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 2 1 1 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 0 2 0
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 7 1 35

Tarih-1 5 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 16 1 40

Matematik-1 40 16 1 40

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 3 1 43
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 0 13
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 5 2 25

Fizik 7 0 1 0

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Kimya 7 5 0 71

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA ÇALLAR 670 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,385 285,360 12 58 58 58 400

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,59 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,11 2,55 2,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,31 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 10,86 11,87 10,64

Matematik-1 40 23 4 22,00 55 16,33 14,97 14,74

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,81 0,83 1,12

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,71 2,75 2,65

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 4,70 4,74 5,13

Toplam: 120 68 20 63,00 53 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe ACEDBDeDDAcEEcDE CedBDCaBCEadAEAbBBDDECc

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BEEdDC    Ad B ADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik cCA D CE CCDA AC DdCCDB CC cCE  B  aEC  

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen     Ca   dA A  d  Cd

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 10 73

Türkçe 40 29 10 73

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 5 2 71
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 12 2 60

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 23 4 58

Matematik-1 40 23 4 58

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 6 1 86
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 6 1 75
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 4 20

Fizik 7 1 1 14

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE KURUOĞLU 576 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,118 285,360 10 52 52 52 376

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,59 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,05 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,11 2,55 2,32

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,31 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,86 11,87 10,64

Matematik-1 40 23 4 22,00 55 16,33 14,97 14,74

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,81 0,83 1,12

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,71 2,75 2,65

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 4,70 4,74 5,13

Toplam: 120 73 28 66,00 55 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe eCcDcDBbDAAEcdaEAdBCBDCDBCECbbEACBBDDECc

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BEdcDCEBbCeBdB ADDBc

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik AaACD  E C D DACADB CDc CCBD E De  aEC  

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen  ceaCe BBBcD e BB Cd

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 11 73

Türkçe 40 29 11 73

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 2 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 13 6 65

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 23 4 58

Matematik-1 40 23 4 58

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 4 1 57
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 6 1 75
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 7 40

Fizik 7 1 4 14

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 4 2 57

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT DUVARCI 548 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,805 285,360 21 107 107 107 601

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 26,59 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,05 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,11 2,55 2,32

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,31 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,38 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,86 11,87 10,64

Matematik-1 40 14 3 13,25 33 16,33 14,97 14,74

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,81 0,83 1,12

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,71 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 4,70 4,74 5,13

Toplam: 120 56 17 51,75 43 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe Ae DBDBbDA E  aEA edBDCDBCE dAcACBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BE de E CC B   ADDac

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik ACA    E CC  D C D  aDB CC   a    c  C  

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen     Ce BB  e CDd  C 

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 7 68

Türkçe 40 27 7 68

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 4 2 57
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 9 4 45

Tarih-1 5 2 2 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 14 3 35

Matematik-1 40 14 3 35

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 3 1 43
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 3 30

Fizik 7 1 1 14

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 3 1 43

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 1 33

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
VİLDAN AKAR 637 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,505 285,360 18 95 95 95 553

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 26,59 29,57 27,17

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,05 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,11 2,55 2,32

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,31 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 10 0 10,00 50 10,86 11,87 10,64

Matematik-1 40 10 2 9,50 24 16,33 14,97 14,74

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,81 0,83 1,12

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,71 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 4,70 4,74 5,13

Toplam: 120 58 11 55,25 46 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe ACcD DBDDAcb  DEACBCB CDBCEebAEACBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal     DC    AB B ADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik AeA D  ED  eA    D  CD               C  

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen  c   ecBBd DAC   D A

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 5 78

Türkçe 40 31 5 78

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 10 0 50

Tarih-1 5 1 0 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 10 2 25

Matematik-1 40 10 2 25

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 1 71
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 1 13
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 4 35

Fizik 7 0 3 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimya 7 5 1 71

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 0 33

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KARADAŞ 52 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,238 285,360 9 47 47 47 351

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 29 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 26,59 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,11 2,55 2,32

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,31 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,86 11,87 10,64

Matematik-1 40 14 5 12,75 32 16,33 14,97 14,74

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,81 0,83 1,12

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,71 2,75 2,65

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 4,70 4,74 5,13

Toplam: 120 74 17 69,75 58 57,93 60,24 55,68

TYT Türkçe AedDBDBDDAc EBaEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BEEAcCEeCCAB B ADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik ACA DC EDCaeAD C D           c     CdC b

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen d cECa BBdc  CDB cCA

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 4 88

Türkçe 40 35 4 88

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 0 2 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 16 2 80

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 14 5 35

Matematik-1 40 14 5 35

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 0 71
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 1 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 1 13
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

TYT Fen 20 9 6 45

Fizik 7 2 3 29

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AÇELYA CANTÜRK 153 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,000 285,360 30 144 144 144 833

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 48 24 42,00 35 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe bBBADECDBCeAc cBa AaBCBDCeBCECaccdbBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal aeeEE CC B dAB DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E  A Ac    C e    dD                    

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen        CbeBBd AC a c

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 12 65

Türkçe 40 26 12 65

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 2 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 5 2 71
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 12 4 60

Tarih-1 5 2 3 40

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 2 1 29
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 2 13
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 5 25

Fizik 7 0 0 0

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Kimya 7 3 3 43

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALEV ÖZLÜ 32 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,253 285,360 14 40 40 40 324

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 21 2 20,50 51 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 74 15 70,25 59 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe DBBADECDeCDAAEEBDEADBdBDCDBCECdAEAbBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal D eEEC   B dABdDBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E C CAD   eC         CCDBBCCBEAA D A aEC

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen ea DcbCC     De  aB 

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 36 4 90

Türkçe 40 36 4 90

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 12 3 60

Tarih-1 5 3 1 60

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 21 2 53

Matematik-1 40 21 2 53

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 4 0 57
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 5 6 25

Fizik 7 2 4 29

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Kimya 7 2 0 29

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 2 17

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALP AKARSU 119 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,200 285,360 5 14 14 14 190

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 20 1 19,75 49 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 85 13 81,75 68 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe ACEDBDBDDAAdEcDdACeCBDCDBCEaCAEACBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BEEADCEBCCAB BDADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik AC CD     CDAD C DBCCD  C e  E DB   EC  

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen  aeaCaDBdBbDACcB DCA

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 5 88

Türkçe 40 35 5 88

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 19 0 95

Tarih-1 5 5 0 100

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 20 1 50

Matematik-1 40 20 1 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 0 71
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 11 7 55

Fizik 7 2 4 29

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL BERKAN İPER 87 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,698 285,360 15 48 48 48 360

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 17 1 16,75 42 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 73 19 68,25 57 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe AeEDBDBDDAAEd DEA BCBDCDBCEedAEACBBcDEdE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BEcdD  cCCABdBDADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik  CACDC E CCD D   D        B C      aECAA

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen bDe CaeBBBADACDae db

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 6 80

Türkçe 40 32 6 80

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 1 1 50
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 14 4 70

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 17 1 43

Matematik-1 40 17 1 43

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 3 0 43
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 10 8 50

Fizik 7 2 4 29

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimya 7 7 0 100

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 4 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ASENA ÇATALOLUK 35 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,283 285,360 6 18 18 18 213

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 22 0 22,00 55 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 84 16 80,00 67 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe eCEDBDBDDAAEEBDEACBdBDCDBCcCCAEcbBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal eEEAbCb CCABcB ADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik ACACD  E CCDA  C D CCD  C B       DCECA 

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen ADedCaDBBdADACDaBDad

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 5 88

Türkçe 40 35 5 88

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 5 2 71
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 14 4 70

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 22 0 55

Matematik-1 40 22 0 55

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 6 0 86
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 0 25
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 13 7 65

Fizik 7 4 3 57

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN KAYA 68 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,760 285,360 1 4 4 4 128

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 30 3 29,25 73 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 91 22 85,50 71 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe ACEDBDBDDAAEEBbEACeCBaCDBCaeCAEcCBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal edEAcCEBCCABdBDADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik ACACDC EDCCeADACADBCCDeBCCB CE  dA  EC A

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen cDcdCaeBBBADACeaaaCA

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 5 2 71
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 16 4 80

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 30 3 75

Matematik-1 40 30 3 75

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 6 0 86
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 6 2 75
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 11 9 55

Fizik 7 2 5 29

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimya 7 7 0 100

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BARKIN GÜNDÜZ 85 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,688 285,360 8 21 21 21 226

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 24 3 23,25 58 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 83 19 78,25 65 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe bBBADbCDBCDAAEdBDdADBbBDCDBCECdAEACBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal DAeEECC  BDBAB DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E CACAD e DCCDADA  DB  DcBCCeE   DB   EC

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen eddDe CCAB BbcACcacD

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 16 1 80

Tarih-1 5 4 1 80

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 24 3 60

Matematik-1 40 24 3 60

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 0 71
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 2 63
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 9 9 45

Fizik 7 2 4 29

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN ODYAKMAZ 48 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,528 285,360 10 24 24 24 240

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 19 1 18,75 47 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 82 17 77,75 65 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe DBBeDECDBCDAAEEBDEeDBCBDCeBCECdAEACBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal cAeEECCCEBDdAc DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E CACAD   DC DAD C D  C      E   D  eCEC

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen cddDcECCABBBADACeacc

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 36 4 90

Türkçe 40 36 4 90

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 15 4 75

Tarih-1 5 3 2 60

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 19 1 48

Matematik-1 40 19 1 48

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 6 0 86
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 12 8 60

Fizik 7 3 4 43

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEDRETTİN DEMİR 653 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,053 285,360 29 133 133 133 770

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 9 3 8,25 21 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 49 22 43,50 36 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe DBeADECDe D   dabE bBCBDCcBCECdcEACBEDcd

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal eA EEC CEB BAd DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik   C   e d D     cC D  CDBB C            

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen  e  cdbb B    A  a  

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 11 60

Türkçe 40 24 11 60

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Sıfat (Ön Ad) 2 0 0 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 0 0 0
Mülakat (Görüşme) 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 2 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Metni yorumlar. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 2 2 50

TYT Sosyal 20 14 2 70

Tarih-1 5 3 1 60

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 9 3 23

Matematik-1 40 9 3 23

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 1 1 14
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 2 38
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 6 10

Fizik 7 0 4 0

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 1 14

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KAZAN 476 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,810 285,360 19 66 66 66 441

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 13 1 12,75 32 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 65 12 62,00 52 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe DBeADECDeCDAAEb DEADBCBDCDBCdCCAEAC EDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal DdB E CC  DBAB DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E  ACAD    C eAD C D  CD    B           

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen        C ddB Deb adD

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 4 85

Türkçe 40 34 4 85

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 14 1 70

Tarih-1 5 3 1 60

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 13 1 33

Matematik-1 40 13 1 33

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 6 0 86
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 1 13
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 6 20

Fizik 7 0 0 0

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 4 17

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK MUTLUER 70 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,153 285,360 26 106 106 106 599

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 14 2 13,50 34 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 56 16 52,00 43 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe ACEDBDBDDAAcEBDEACeCBDCDBCcebAacCeBaDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal                ADD  

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik ACACD  EDC eA A     CD  C c      A      

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen   c Ca BedA  C aBDCA

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 4 3 57
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 2 1 1 50
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 3 0 15

Tarih-1 5 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 2 35

Matematik-1 40 14 2 35

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 6 0 86
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 1 13
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 5 40

Fizik 7 1 2 14

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU ÖZER 603 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,583 285,360 28 131 131 131 758

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 12 4 11,00 28 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 3 12 0,00 0 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 51 30 43,50 36 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe ACEDdDeDcAAE  bEACBbBDCDBCECbeEAbcBaaECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BE ec     Ac B ADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik  CA b  EDC  d    D  Cb  CCe CE    D     

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen  cedbe daddD aeaB  A

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 11 68

Türkçe 40 27 11 68

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 2 1 1 50
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 9 3 45

Tarih-1 5 2 2 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 12 4 30

Matematik-1 40 12 4 30

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 3 2 43
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 12 15

Fizik 7 0 5 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 1 5 14

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 2 33

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİÇEK AKGÜN 383 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,248 285,360 9 22 22 22 236

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 20 2 19,50 49 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 82 16 78,00 65 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe ACEDBDBDDAAEbBDEACBCBDCDBCEadAEACBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BEEdDC BCCeBdB ADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik AdACD  EDC DA AC DB CD  C         DCEC c

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen AcddC  ddBADACDeBbCd

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 37 3 93

Türkçe 40 37 3 93

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 15 3 75

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 20 2 50

Matematik-1 40 20 2 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 1 71
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

TYT Fen 20 10 8 50

Fizik 7 2 3 29

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 5 2 71

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ÜNVER 51 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,168 285,360 13 37 37 37 321

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 22 4 21,00 53 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 77 24 71,00 59 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe AecDBDBDDAAEcBbEACBCBDCDBCaCdAEAbBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal eEEA bbeC AedB AbDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik AaACb CEDCaDA AC   CCD BCCBDbE     C C  

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen cDc CaeBBBADA DaBDdA

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 0 2 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 2 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 10 7 50

Tarih-1 5 3 1 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 22 4 55

Matematik-1 40 22 4 55

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 2 71
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 1 38
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 12 6 60

Fizik 7 2 4 29

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimya 7 6 0 86

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 2 67

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA YAMAN 138 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,075 285,360 12 34 34 34 296

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 26 4 25,00 63 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 77 20 72,00 60 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe ACEDdDBbDA EEBaEACedBDCDBCEeCAEACBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal eEE DCE     eBDAbDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik ACACD aEDC eADAC D dCDB CCBDbE D A CEC  

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen ADeaCccBa    C aB Cd

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 6 83

Türkçe 40 33 6 83

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 5 2 71
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 11 3 55

Tarih-1 5 3 1 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 26 4 65

Matematik-1 40 26 4 65

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 6 1 86
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 2 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 7 35

Fizik 7 3 4 43

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimya 7 2 1 29

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE TOK 43 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,278 285,360 27 126 126 126 709

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 11 3 10,25 26 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 52 21 46,75 39 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe eCED DBbc c E  dAdB BDCeBCECCcEACBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal  Ecc C  bCeB B AcDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik Aa  D  E b eADAC D  CD              E   

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen  D ECa edBA  Cea    

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 8 65

Türkçe 40 26 8 65

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 0 0 0
Mülakat (Görüşme) 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 2 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 0 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 9 5 45

Tarih-1 5 1 2 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 11 3 28

Matematik-1 40 11 3 28

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 4 1 57
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 5 30

Fizik 7 3 1 43

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN ESEN 149 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,050 285,360 17 63 63 63 426

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 27 3 26,25 66 17,50 14,97 14,74

Toplam: 120 63 12 60,00 50 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe DB ADECDe c   EBDdAaBCBDCbBCEeCAEACBEDcd

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal  cBE       BA  DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik ECCACADCCDbCaDADACAD CCDBBCCeEA         

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 8 68

Türkçe 40 27 8 68

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 2 0 0 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 0 0 0
Mülakat (Görüşme) 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 2 2 50

TYT Sosyal 20 9 1 45

Tarih-1 5 2 1 40

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 27 3 68

Matematik-1 40 27 3 68

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 7 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 7 0 88
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 2 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EYLEM BAKIR 81 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,523 285,360 22 87 87 87 517

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 14 3 13,25 33 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 62 20 57,00 48 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe bBBADECD  DAe EBbEADBCB CD eEedcEACBE cd

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal DAeEE C   DBda DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E  cCAD  DDCCeADA  a   D   C           C

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen e  DcECCeB BbDA DaBD

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 9 63

Türkçe 40 25 9 63

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 2 0 0 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 1 2 25

TYT Sosyal 20 12 3 60

Tarih-1 5 4 1 80

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 14 3 35

Matematik-1 40 14 3 35

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 4 1 57
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 2 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 11 5 55

Fizik 7 3 2 43

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EYYÜPCAN İŞLER 415 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,350 285,360 23 93 93 93 543

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 15 2 14,50 36 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 58 14 54,50 45 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe b B DE D CDA E a dADBdBbCDBCECd EACBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal   BEE CC  DBAeBDBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E   e D    CC A AC D CCD         D A aEC

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen  dd e bC B        Bc

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 6 65

Türkçe 40 26 6 65

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 0 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 14 1 70

Tarih-1 5 3 0 60

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 15 2 38

Matematik-1 40 15 2 38

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 3 1 43
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 3 5 15

Fizik 7 0 4 0

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLİZ GÖKSAL 618 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,318 285,360 3 7 7 7 157

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 31 3 30,25 76 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 88 20 83,00 69 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe DBBADECDeCDAAEEBDEADBCBDCaBCECCAcACBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal bceEcdCC   BdB DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik a CACADCbDDCCDADAC DBCCDBBCCBEAA D   CEd

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen DadD bCCAdBBcDdCDa c

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 37 3 93

Türkçe 40 37 3 93

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 10 6 50

Tarih-1 5 1 4 20

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 31 3 78

Matematik-1 40 31 3 78

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 6 0 86
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 6 1 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 10 8 50

Fizik 7 3 3 43

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HENA ÖZTÜRK 37 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,305 285,360 4 9 9 9 159

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 28 3 27,25 68 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 88 18 83,50 70 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe ACEDcDBDDAAEEBDEACeCBDCDBaECdAEACBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BEEdbCEBC AB d ADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik ACACD  E CCeAaAC D CCDBBCdBD EAD ADCEC  

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen cDc CcDBBdceACc cDCA

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 36 4 90

Türkçe 40 36 4 90

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 1 1 50
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 14 3 70

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 28 3 70

Matematik-1 40 28 3 70

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 6 0 86
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 2 38
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 8 50

Fizik 7 3 3 43

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLICAN ATAMAN 283 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,285 285,360 18 65 65 65 435

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 19 3 18,25 46 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 69 29 61,75 51 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe ACbDBDBDDAccEBDdA dCBbCcBCbCdcEACBBDDEdE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal eEEdeCbeCCAB BDAaDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik A ACDC EDC DADAC DBCdDB bdB             

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen  D EbaeBBdbDAaDaaDCe

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 11 70

Türkçe 40 28 11 70

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 2 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 13 6 65

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 19 3 48

Matematik-1 40 19 3 48

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 4 1 57
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 1 63
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 9 45

Fizik 7 2 3 29

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimya 7 4 3 57

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİDA AÇAN 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,933 285,360 2 6 6 6 152

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 32 4 31,00 78 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 88 19 83,25 69 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe ACdDBDBDDAAEEBDEACBdBDCDBCECdAEAC BDDdCE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal eE  ed  CCAB BDADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik ACACDC EDCCbADAC DBCCDBBCCdbCEAD AeCEC A

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen bDcd aDBdB DAaDc cCA

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 4 88

Türkçe 40 35 4 88

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 12 3 60

Tarih-1 5 1 2 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 32 4 80

Matematik-1 40 32 4 80

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 6 0 86
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 6 1 75
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 9 8 45

Fizik 7 2 4 29

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 2 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NURTEN DOĞAN 131 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,795 285,360 25 104 104 104 585

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 11 2 10,50 26 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 57 15 53,25 44 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe DBBeDE D CcAA E  EADBCBDCeaC Cd EACBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal DdeE  CC  aBAa DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E  AC D C DC e  dC D       C     D      

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen  a ae CaABBB D C    

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 5 70

Türkçe 40 28 5 70

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 0 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 1 1 33
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 11 4 55

Tarih-1 5 2 2 40

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 11 2 28

Matematik-1 40 11 2 28

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 3 0 43
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 2 38
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 4 35

Fizik 7 1 3 14

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Kimya 7 5 1 71

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 0 17

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİHA OFLAZ 28 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,168 285,360 7 20 20 20 217

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 0 39,00 98 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 20 5 18,75 47 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 83 13 79,75 66 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe ACEDBDBDDAAEE DEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BdEADC  C dB BDADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik cCACD  EDadDADAC D   De dCB C      CEC A

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen Aee CaDBBeAc CDB  dA

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 39 0 98

Türkçe 40 39 0 98

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 14 2 70

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 20 5 50

Matematik-1 40 20 5 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 4 1 57
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 1 63
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 10 6 50

Fizik 7 3 3 43

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT EKİM ÖZDEMİR 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,733 285,360 24 100 100 100 571

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 10 2 9,50 24 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 59 20 54,00 45 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe bBBeDECDeCDAAbbdbE DBCBDCDBCEebAEACBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal c eEE CC B BeB DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E CAC D e  C e  A  D  C    C            

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen   dDAdCaAB    cCDac 

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 9 75

Türkçe 40 30 9 75

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 2 1 1 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 2 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 12 3 60

Tarih-1 5 2 2 40

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 10 2 25

Matematik-1 40 10 2 25

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 4 0 57
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 2 38
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 6 35

Fizik 7 3 2 43

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Kimya 7 2 1 29

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİM BALABAN 66 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,083 285,360 31 150 150 150 927

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 45 32 37,00 31 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe AeEDBDeDDA  EBaEcCebBDCcBCbeCAEcbBBaDaCE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal eEddDC  C AB B ADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik A      d C b     e   D   Ce             

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen   caCa B edDeaeecaCb

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 13 63

Türkçe 40 25 13 63

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 4 3 57
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 2 1 1 50
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 12 3 60

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 1 0 14
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 2 13
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 12 20

Fizik 7 1 3 14

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 2 4 29

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞULE KURT 529 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,955 285,360 20 68 68 68 448

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 13 6 11,50 29 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 69 27 62,25 52 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe DBBeDbCDBaDAcEEBaEdDBCBeCDBCaCCAEACBEDcC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal b BEEeCCb DBeBcDBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik EeCAecD    CCDd  b    dD   C     D   CEC

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen Dd DcdCCABedAeACDaBD

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 1 1 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 13 5 65

Tarih-1 5 3 1 60

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 13 6 33

Matematik-1 40 13 6 33

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 2 5 29
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 12 7 60

Fizik 7 3 3 43

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 5 1 83

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA METE 622 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,365 285,360 21 85 85 85 510

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 19 7 17,25 43 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 63 27 56,25 47 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe  BeADECDB D   EBbE aB BDbDaCaCbeEACBdDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal DcBEECC EB BeB DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik   CceAD aDDa aADA  D  CDc  CeE   D ADCEC

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen cedDe ba B c  ACDa e

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 9 60

Türkçe 40 24 9 60

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 2 0 0 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 0 0 0
Mülakat (Görüşme) 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Metni yorumlar. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 5 1 71
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 15 2 75

Tarih-1 5 4 1 80

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 19 7 48

Matematik-1 40 19 7 48

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 4 2 57
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 3 38
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 5 9 25

Fizik 7 1 5 14

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 2 50

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞKAN KAYRAK 102 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,213 285,360 16 60 60 60 415

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 12 0 12,00 60 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 17 2 16,50 41 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 67 15 63,25 53 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe DBBADbCDBCDAAEbdDEADBCBDCDaCEeddEAC EDcC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal    EE CC   BAB DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E CACADC D C aAD   D CCDB d B           

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen     edCCAB dAc CDa  

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 8 78

Türkçe 40 31 8 78

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 12 0 60

Tarih-1 5 2 0 40

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 17 2 43

Matematik-1 40 17 2 43

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 6 0 86
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 5 35

Fizik 7 1 2 14

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 1 33

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT EFE AKBACI 571 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,380 285,360 11 31 31 31 287

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 31 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,60 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,42 2,55 2,32

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,37 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,73 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,82 11,87 10,64

Matematik-1 40 20 4 19,00 48 17,50 14,97 14,74

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,09 0,83 1,12

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,45 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,78 1,17 1,36

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 6,32 4,74 5,13

Toplam: 120 79 17 74,75 62 65,03 60,24 55,68

TYT Türkçe ACcDBDBbDAAEEBDEACebBDCeBCECCAEACBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BEEdDCE CCec BDADDaD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik ACAdD  EDCaaAD C D  CDB CCe    D   CEC  

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen  D aCe BBBAD C dB eA

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 5 88

Türkçe 40 35 5 88

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 14 4 70

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 20 4 50

Matematik-1 40 20 4 50

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 6 0 86
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 2 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 1 38
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 4 50

Fizik 7 2 2 29

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 6 0 86

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ANDAY GÖKÇE 107 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,378 285,360 26 142 142 142 803

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 27 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 30,68 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,56 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,28 2,55 2,32

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,56 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,85 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 13,25 11,87 10,64

Matematik-1 40 7 3 6,25 16 10,06 14,97 14,74

Toplam: 120 47 17 42,75 36 54,57 60,24 55,68

TYT Türkçe DBeADEC eCDAA EBad DBCBDCDcCaedAEACBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal cdeEE CCEc eAe DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E C  A  C D ee     a       C          E 

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 8 73

Türkçe 40 29 8 73

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 11 6 55

Tarih-1 5 2 3 40

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 7 3 18

Matematik-1 40 7 3 18

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 1 0 14
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 2 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ASMİNCEREN GÜMÜŞ 145 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,498 285,360 10 86 86 86 512

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 27 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 30,68 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,56 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,28 2,55 2,32

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,85 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 13,25 11,87 10,64

Matematik-1 40 13 1 12,75 32 10,06 14,97 14,74

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,20 0,83 1,12

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,77 2,75 2,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,14 4,74 5,13

Toplam: 120 59 9 56,75 47 54,57 60,24 55,68

TYT Türkçe bBBADECDB DAA EBaE DBCBDCDBCEadAEACBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal  d EE CC  DBeBdDBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik EC ACAD CD CaDA       C    C            

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen     e    B          

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 4 83

Türkçe 40 33 4 83

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 0 0 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 12 3 60

Tarih-1 5 2 1 40

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 13 1 33

Matematik-1 40 13 1 33

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 7 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 1 0

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK ŞAFAK 453 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,033 285,360 7 78 78 78 494

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 27 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 30,68 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,56 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,28 2,55 2,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,85 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,25 11,87 10,64

Matematik-1 40 7 4 6,00 15 10,06 14,97 14,74

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,20 0,83 1,12

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,77 2,75 2,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,14 4,74 5,13

Toplam: 120 62 10 59,50 50 54,57 60,24 55,68

TYT Türkçe ACEDBDBDDAA EBDEACBCBDCDBCaCdAEAbBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BEEdcCEBCCABaBDADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik bCAC   EDC e  c dD                      

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen        B     C      

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 36 3 90

Türkçe 40 36 3 90

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 17 3 85

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 7 4 18

Matematik-1 40 7 4 18

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 2 1 29
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 3 13
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇA GÜRBÜZ 556 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,328 285,360 13 96 96 96 556

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 27 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 30,68 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,56 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,28 2,55 2,32

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,85 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 13,25 11,87 10,64

Matematik-1 40 10 3 9,25 23 10,06 14,97 14,74

Toplam: 120 57 9 54,75 46 54,57 60,24 55,68

TYT Türkçe DBeADECDBCD d  BDEADBCBDCDBCECdAEeCBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal  ABEdCC EB BABdD ADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik   CAC D C  Cae  A  D  CD   d            

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 4 83

Türkçe 40 33 4 83

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 0 0 0
Mülakat (Görüşme) 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 14 2 70

Tarih-1 5 3 1 60

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 10 3 25

Matematik-1 40 10 3 25

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 4 0 57
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 2 38
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NUR PAPATYA 128 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,165 285,360 17 113 113 113 616

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 27 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 30,68 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,56 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 3,28 2,55 2,32

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,56 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,85 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 13,25 11,87 10,64

Matematik-1 40 14 2 13,50 34 10,06 14,97 14,74

Toplam: 120 53 10 50,50 42 54,57 60,24 55,68

TYT Türkçe b BADECD CeAAEEBDEA BCBDCDBC edAEACBEDE 

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal Dd E a  bB e   DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E CACA          A     CD B CBE   a   bEC

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 4 78

Türkçe 40 31 4 78

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 1 0 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 0 75

TYT Sosyal 20 8 4 40

Tarih-1 5 2 1 40

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 14 2 35

Matematik-1 40 14 2 35

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 4 0 57
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ÇAĞLAYAN 434 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,593 285,360 6 74 74 74 482

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 27 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 0 38,00 95 30,68 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,56 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,28 2,55 2,32

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,56 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,85 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 13,25 11,87 10,64

Matematik-1 40 12 3 11,25 28 10,06 14,97 14,74

Toplam: 120 61 7 59,25 49 54,57 60,24 55,68

TYT Türkçe ACEDBDBDDAAEE DEACBCBDCDBCECCAEAC BDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal eEEc Cc Ca B B ADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik ACA D  E C eA AC DB      Cd e           

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 38 0 95

Türkçe 40 38 0 95

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 11 4 55

Tarih-1 5 2 2 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 0 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 12 3 30

Matematik-1 40 12 3 30

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 0 71
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 2 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE YAVUZ 83 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,013 285,360 4 53 53 53 377

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 27 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,68 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,56 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,28 2,55 2,32

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,56 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,85 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 13,25 11,87 10,64

Matematik-1 40 21 1 20,75 52 10,06 14,97 14,74

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,20 0,83 1,12

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,77 2,75 2,65

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 1,14 4,74 5,13

Toplam: 120 68 9 65,75 55 54,57 60,24 55,68

TYT Türkçe DBBADceDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal bdBEEC Cc   A    ADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E  ACAD  DDCCD DA     CD BCCB   Ac    EC

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen   d b         d     

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 38 2 95

Türkçe 40 38 2 95

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 0 2 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 9 3 45

Tarih-1 5 3 2 60

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 21 1 53

Matematik-1 40 21 1 53

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 0 71
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 2 0

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ EZGİ KARADAĞ 186 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,428 285,360 14 98 98 98 568

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 27 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,68 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,56 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,28 2,55 2,32

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,85 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,25 11,87 10,64

Matematik-1 40 11 5 9,75 24 10,06 14,97 14,74

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,20 0,83 1,12

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,77 2,75 2,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,14 4,74 5,13

Toplam: 120 59 21 53,75 45 54,57 60,24 55,68

TYT Türkçe ACbDBDBbDAcEEBbEACBbBDCDBCEedAEcCBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BEEdbCaBCCAddBDADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik ACACD   D ee     Dd CD   Ce      A b    

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen  c deB              

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 4 3 57
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 15 5 75

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 11 5 28

Matematik-1 40 11 5 28

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 0 71
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 2 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 2 25
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 1 3 14

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA ÇELİK 420 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,308 285,360 8 80 80 80 500

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 27 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 30,68 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,56 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,28 2,55 2,32

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,56 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,85 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 13,25 11,87 10,64

Matematik-1 40 9 1 8,75 22 10,06 14,97 14,74

Toplam: 120 60 7 58,25 49 54,57 60,24 55,68

TYT Türkçe DaeADECDeCDAA EeDEADBCBDCDBCEaCcEACBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal DA EECCCEBDBAB DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik EC ACAD C  C b     D                    

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 6 83

Türkçe 40 33 6 83

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 18 0 90

Tarih-1 5 4 0 80

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 9 1 23

Matematik-1 40 9 1 23

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 0 71
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EDAGÜL YOĞURT 671 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,110 285,360 24 139 139 139 788

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 27 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 30,68 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,56 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 3,28 2,55 2,32

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,56 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,85 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 13,25 11,87 10,64

Matematik-1 40 6 4 5,00 13 10,06 14,97 14,74

Toplam: 120 48 18 43,50 36 54,57 60,24 55,68

TYT Türkçe DB eDbCDddDAcEbBDEADBCBDCDBCbedAEAbBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal DccEEaC  aDBAB DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E          b     d     D  C B    D  ba C

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 10 73

Türkçe 40 29 10 73

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 2 1 1 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 13 4 65

Tarih-1 5 3 2 60

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 6 4 15

Matematik-1 40 6 4 15

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİL MAMMADALİYEV 667 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,648 285,360 27 149 149 149 913

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 27 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 30,68 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,56 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,28 2,55 2,32

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,56 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,85 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 13,25 11,87 10,64

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 10,06 14,97 14,74

Toplam: 120 41 12 38,00 32 54,57 60,24 55,68

TYT Türkçe bBBcDcCD aDAA c DEADBCBDCcBCECb EACBEDE 

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal a BcE CC B deB DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik       D      e     D                    

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 7 70

Türkçe 40 28 7 70

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 2 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 0 75

TYT Sosyal 20 11 4 55

Tarih-1 5 2 2 40

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 1 0 14
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 1 13
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE KARAGÖZ 147 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,985 285,360 23 137 137 137 782

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 27 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 30,68 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,56 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,28 2,55 2,32

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,56 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,85 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 13,25 11,87 10,64

Matematik-1 40 9 5 7,75 19 10,06 14,97 14,74

Toplam: 120 47 15 43,25 36 54,57 60,24 55,68

TYT Türkçe bB eDcCD CDAccEBDEADBCBDCD C  dAccCBEDEd

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal D BEdCC E D    DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik a CAaAD a Da e  AC     D   C            

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 9 65

Türkçe 40 26 9 65

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Sıfat (Ön Ad) 2 1 1 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 4 2 57
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 1 0 33
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 12 1 60

Tarih-1 5 3 1 60

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 9 5 23

Matematik-1 40 9 5 23

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 3 1 43
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 2 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR HAN 82 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,208 285,360 12 92 92 92 539

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 27 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 30,68 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,56 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,28 2,55 2,32

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,85 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 13,25 11,87 10,64

Matematik-1 40 13 2 12,50 31 10,06 14,97 14,74

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,20 0,83 1,12

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,77 2,75 2,65

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,14 4,74 5,13

Toplam: 120 59 16 55,00 46 54,57 60,24 55,68

TYT Türkçe ACEDBDBeDAA EBaEACBdBaC BCEeCcEACBBD ECc

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal  EE eCEBCCABdB ADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik ACACD  E C eA AC D   D         D     b  

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen   c bc B      b  c  

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 7 75

Türkçe 40 30 7 75

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 0 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 5 2 71
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 2 1 50

TYT Sosyal 20 15 2 75

Tarih-1 5 2 1 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 13 2 33

Matematik-1 40 13 2 33

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 0 71
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 5 5

Fizik 7 0 3 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA SAVRAN 562 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,203 285,360 16 111 111 111 606

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 27 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 30,68 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,56 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,28 2,55 2,32

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,56 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,85 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,25 11,87 10,64

Matematik-1 40 7 3 6,25 16 10,06 14,97 14,74

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,20 0,83 1,12

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,77 2,75 2,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,14 4,74 5,13

Toplam: 120 55 10 52,50 44 54,57 60,24 55,68

TYT Türkçe  CEDBDBDDAd EBD  CBCBeCDBCECCcEACBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal eEEdD E dCABBB ADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik A A D  cD  e     D    B  C  a           

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen   c C               

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 3 83

Türkçe 40 33 3 83

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 0 0
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 14 3 70

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 7 3 18

Matematik-1 40 7 3 18

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 3 0 43
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 2 38
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 1 1 14

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İRFAN TERZİ 80 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,255 285,360 15 110 110 110 605

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 27 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,68 29,57 27,17

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,56 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,28 2,55 2,32

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,85 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 13,25 11,87 10,64

Matematik-1 40 12 4 11,00 28 10,06 14,97 14,74

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,20 0,83 1,12

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,77 2,75 2,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 1,14 4,74 5,13

Toplam: 120 57 22 51,50 43 54,57 60,24 55,68

TYT Türkçe eCbDBDBDDAAEEBDdACeCBDCbBCECdAcACBBDDEdE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal ecEdeCaBCCAB dDADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik AeA D eE a cA      C D B C       A  EC  

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen   cd a       a      

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 13 6 65

Tarih-1 5 1 4 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 12 4 30

Matematik-1 40 12 4 30

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 4 2 57
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 1 13
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 4 0

Fizik 7 0 3 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KUTAY SELEKER 499 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,400 285,360 21 128 128 128 714

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 27 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 30,68 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,56 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,28 2,55 2,32

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,56 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,85 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 13,25 11,87 10,64

Matematik-1 40 5 5 3,75 9 10,06 14,97 14,74

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,20 0,83 1,12

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,77 2,75 2,65

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 1,14 4,74 5,13

Toplam: 120 52 18 47,50 40 54,57 60,24 55,68

TYT Türkçe eCEDBDBDDA d Bad CBCBDCDBCECdAEACBBDaECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BEEdeCE CCeedB ADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik Aa C   ab  e  bC    C                C  

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen Ae   a B      D     

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 6 78

Türkçe 40 31 6 78

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 13 5 65

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 5 5 13

Matematik-1 40 5 5 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 2 1 29
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 0 2 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 1 2 14

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS YAĞCI 495 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,058 285,360 20 127 127 127 711

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 27 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 30,68 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 3,28 2,55 2,32

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,56 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,85 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 13,25 11,87 10,64

Matematik-1 40 10 4 9,00 23 10,06 14,97 14,74

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,20 0,83 1,12

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,77 2,75 2,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,14 4,74 5,13

Toplam: 120 51 18 46,50 39 54,57 60,24 55,68

TYT Türkçe ACEDBDBbDbc EcaEAeBCBDCDBCEebAEACBBDDEdE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BEEdD   C Ad eDADD D

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik AeACD eED  e        CD   Ce          C  

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen   cd                

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 9 75

Türkçe 40 30 9 75

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 0 1 0
Mülakat (Görüşme) 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 2 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 11 3 55

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 10 4 25

Matematik-1 40 10 4 25

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 4 2 57
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 1 13
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 2 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA KÜRKAYA 449 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,818 285,360 2 19 19 19 215

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 27 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,68 29,57 27,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,56 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,28 2,55 2,32

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,56 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,85 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 13,25 11,87 10,64

Matematik-1 40 23 3 22,25 56 10,06 14,97 14,74

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,20 0,83 1,12

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,77 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,14 4,74 5,13

Toplam: 120 81 8 79,00 66 54,57 60,24 55,68

TYT Türkçe DBBADEeDBCDAAEEBaEADBCBDCDBCECdAEACBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal DABEECCCEBDBAB DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik ECCcCADC   C bADAC D CCDB CCBE A    c E 

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen  a             CD  c

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 37 3 93

Türkçe 40 37 3 93

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 19 0 95

Tarih-1 5 5 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 23 3 58

Matematik-1 40 23 3 58

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 6 1 86
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 1 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 0 1 0

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ALİ TURAN 493 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,685 285,360 25 140 140 140 792

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 27 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 30,68 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,56 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,28 2,55 2,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,85 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,25 11,87 10,64

Matematik-1 40 7 7 5,25 13 10,06 14,97 14,74

Toplam: 120 49 23 43,25 36 54,57 60,24 55,68

TYT Türkçe eeEDdaBDDA bEcDE CedBDCDaCaCCcEcCeBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BaEdDCEBCCABaBDADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik   A    ED  ed Ae DB   a        b  e dC  

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 13 63

Türkçe 40 25 13 63

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 5 2 71
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 17 3 85

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 7 7 18

Matematik-1 40 7 7 18

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 1 1 14
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 2 38
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NUR KORKMAZ 110 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,833 285,360 9 83 83 83 506

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 27 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,68 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,28 2,55 2,32

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,56 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,85 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,25 11,87 10,64

Matematik-1 40 8 1 7,75 19 10,06 14,97 14,74

Toplam: 120 60 8 58,00 48 54,57 60,24 55,68

TYT Türkçe ACEDBDBDcAAEEBDEACeCBDCeBCECdAEeCBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal eEEADeEBCCAB BDADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik A   D  E a DA A  D   D                  

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 5 88

Türkçe 40 35 5 88

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 17 2 85

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 8 1 20

Matematik-1 40 8 1 20

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 3 0 43
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 0 38
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER YALÇIN 719 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,723 285,360 1 5 5 5 149

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 27 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,68 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,28 2,55 2,32

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,56 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,85 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,25 11,87 10,64

Matematik-1 40 25 4 24,00 60 10,06 14,97 14,74

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,20 0,83 1,12

Kimya 7 4 0 4,00 57 0,77 2,75 2,65

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 7 1 6,75 34 1,14 4,74 5,13

Toplam: 120 87 9 84,75 71 54,57 60,24 55,68

TYT Türkçe ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCEaCAEAbBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BEEdDCEBCaAB BDADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik ACA D CE C eADAC D CCDBBCCBbCE DB  abC  

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen  D EC  B BA  C   c  

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 38 2 95

Türkçe 40 38 2 95

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 17 2 85

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 25 4 63

Matematik-1 40 25 4 63

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 7 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 1 63
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 1 35

Fizik 7 3 0 43

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 4 0 57

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN TOKAY 599 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,220 285,360 3 50 50 50 372

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 27 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,68 29,57 27,17

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,56 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,28 2,55 2,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,85 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,25 11,87 10,64

Matematik-1 40 15 3 14,25 36 10,06 14,97 14,74

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,20 0,83 1,12

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,77 2,75 2,65

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,14 4,74 5,13

Toplam: 120 70 10 67,50 56 54,57 60,24 55,68

TYT Türkçe ACEDBDeDDAAEEBDEACBCBDCDBCaCCAEACBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal ecEccCEBCCABdBDADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik Aa CD  E C eAbAC D CCD   CBD            

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen        B          C 

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 38 2 95

Türkçe 40 38 2 95

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 15 5 75

Tarih-1 5 1 4 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 15 3 38

Matematik-1 40 15 3 38

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 4 1 57
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 1 38
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT TURHAN 651 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,510 285,360 19 123 123 123 681

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 27 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 30,68 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,28 2,55 2,32

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,56 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,85 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 13,25 11,87 10,64

Matematik-1 40 6 2 5,50 14 10,06 14,97 14,74

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,20 0,83 1,12

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,77 2,75 2,65

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,14 4,74 5,13

Toplam: 120 51 10 48,50 40 54,57 60,24 55,68

TYT Türkçe ACEDB dDDA  E D  CeCBDCDBCECdeEACBBaDECd

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BEEdDCEBCCAB B ADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik  C  D   D  e     D       C  d        C  

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen      a              

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 6 70

Türkçe 40 28 6 70

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 0 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 1 1 50
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 17 1 85

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 6 2 15

Matematik-1 40 6 2 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 2 0 29
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 2 25
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL MUTLU 491 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,055 285,360 18 117 117 117 632

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 27 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 30,68 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 3,28 2,55 2,32

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,56 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,85 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 13,25 11,87 10,64

Matematik-1 40 8 4 7,00 18 10,06 14,97 14,74

Toplam: 120 54 12 51,00 43 54,57 60,24 55,68

TYT Türkçe ACEDBDBDDAAEEBDdACBCBDCDaCaadAEAC BDDEdE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BEbADC  d AB B ADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik AeA D  EaC ed    DB  D                  

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 6 83

Türkçe 40 33 6 83

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 0 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 13 2 65

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 8 4 20

Matematik-1 40 8 4 20

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 3 2 43
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 1 25
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA NUR YILMAZ 392 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,640 285,360 11 89 89 89 529

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 27 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 30,68 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,56 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,28 2,55 2,32

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,56 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,85 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 13,25 11,87 10,64

Matematik-1 40 11 3 10,25 26 10,06 14,97 14,74

Toplam: 120 58 7 56,25 47 54,57 60,24 55,68

TYT Türkçe D B DbCDBCDAAEE DEADBCBDCDBCEedAEACBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal c BEE CC B B B DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E Cc AD bD CCeAD   D   D                

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 3 85

Türkçe 40 34 3 85

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 13 1 65

Tarih-1 5 3 1 60

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 11 3 28

Matematik-1 40 11 3 28

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 3 1 43
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 2 13
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT KARACA 76 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,528 285,360 5 62 62 62 423

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 27 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 30,68 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,56 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,28 2,55 2,32

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,56 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,85 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,25 11,87 10,64

Matematik-1 40 14 4 13,00 33 10,06 14,97 14,74

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,20 0,83 1,12

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,77 2,75 2,65

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,18 1,17 1,36

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 1,14 4,74 5,13

Toplam: 120 66 13 62,75 52 54,57 60,24 55,68

TYT Türkçe DBB DEeDBdDA E BDd DBCBDCDBCaCCAEACBEDEC

Cevap Anahtarı B DBBADECDBCDAAEEBDEADBCBDCDBCECCAEACBEDEC

TYT Sosyal DdeEECCCEBDBAB DBADD

Cevap Anahtarı B DABEECCCEBDBABBDBADD

TYT Matematik E  AaAD a  aCDA AC D CeD     E         C

Cevap Anahtarı B ECCACADCCDDCCDADACADBCCDBBCCBEAAADBADCEC

TYT Fen  e Dc CC      e     

Cevap Anahtarı B DBADAECCABBBADACDBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 4 80

Türkçe 40 32 4 80

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 1 1 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 0 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 17 2 85

Tarih-1 5 3 2 60

Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 14 4 35

Matematik-1 40 14 4 35

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 4 2 57
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 1 38
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 2 2 29

Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Kimya 7 1 0 14

Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF TARHAN 426 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,468 285,360 22 135 135 135 776

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 27 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 30,68 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,28 2,55 2,32

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,56 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,85 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 13,25 11,87 10,64

Matematik-1 40 7 0 7,00 18 10,06 14,97 14,74

Toplam: 120 46 10 43,50 36 54,57 60,24 55,68

TYT Türkçe ACEDB BbD   bBbE   dBDCDeCEeCAEcCcBDDECc

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BEEdD EBCC B B ADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik A   D  EDC D             C              

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 9 60

Türkçe 40 24 9 60

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 0 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 0 0 0
Mülakat (Görüşme) 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 2 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 2 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 4 3 57
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 15 1 75

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 7 0 18

Matematik-1 40 7 0 18

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 2 0 29
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 0 25
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH POLAT 492 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,685 285,360 9 55 55 55 382

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 30 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 30,70 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,88 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,79 2,55 2,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,15 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,17 11,87 10,64

Matematik-1 40 18 2 17,50 44 13,16 14,97 14,74

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,08 0,83 1,12

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,01 2,75 2,65

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,76 1,17 1,36

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 3,85 4,74 5,13

Toplam: 120 71 20 66,00 55 58,59 60,24 55,68

TYT Türkçe AeED DBDDAAEEBDEACBCBeCeBCEebAEAbBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal  EEdDCaBCeAe B ADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik cCAC   E CCD DAC        CCB CE D    EC e

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen dDc CacBBdADA ee  d 

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 6 83

Türkçe 40 33 6 83

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 13 4 65

Tarih-1 5 3 1 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 18 2 45

Matematik-1 40 18 2 45

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 2 1 29
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 4 0 50
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

TYT Fen 20 7 8 35

Fizik 7 2 4 29

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimya 7 5 1 71

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 3 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN DEMİRCİ 140 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,385 285,360 26 136 136 136 779

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 30 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 4 25,00 63 30,70 29,57 27,17

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,88 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,79 2,55 2,32

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,15 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 12,17 11,87 10,64

Matematik-1 40 14 4 13,00 33 13,16 14,97 14,74

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,08 0,83 1,12

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,01 2,75 2,65

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,76 1,17 1,36

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 3,85 4,74 5,13

Toplam: 120 46 14 42,50 35 58,59 60,24 55,68

TYT Türkçe AC DBD DDA    b   eCBDC BCEaCbEACBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal e          d B ADDdD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik ACcC   EDC eA  CdD  CD B Cc          C  

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen  c  Cc         a    

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 4 65

Türkçe 40 26 4 65

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 0 50
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 2 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 5 3 25

Tarih-1 5 0 1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 14 4 35

Matematik-1 40 14 4 35

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 4 1 57
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 2 2 25
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 1 2 14

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BURAK AYDIN 607 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,973 285,360 20 103 103 103 582

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 30 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 30,70 29,57 27,17

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,88 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,79 2,55 2,32

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,15 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 12,17 11,87 10,64

Matematik-1 40 12 8 10,00 25 13,16 14,97 14,74

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,08 0,83 1,12

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,01 2,75 2,65

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,76 1,17 1,36

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 3,85 4,74 5,13

Toplam: 120 59 23 53,25 44 58,59 60,24 55,68

TYT Türkçe AeEDdDBbD cEE a b BCBDCDaCcCCAEACBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal eEEAD     AB BDADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik dCACc  EaCebA  CeD  CD    c  E       C d

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen   eEC eBdae AC   cC 

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 8 70

Türkçe 40 28 8 70

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 0 0 0
Mülakat (Görüşme) 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 2 1 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 13 1 65

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 12 8 30

Matematik-1 40 12 8 30

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 4 2 57
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 1 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 2 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 1 2 13
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 1 0

TYT Fen 20 6 6 30

Fizik 7 2 2 29

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimya 7 3 3 43

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 1 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL PAKSOY 564 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,615 285,360 10 56 56 56 383

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 30 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 30,70 29,57 27,17

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,88 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,55 2,32

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,15 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,17 11,87 10,64

Matematik-1 40 18 4 17,00 43 13,16 14,97 14,74

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,08 0,83 1,12

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,01 2,75 2,65

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,76 1,17 1,36

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 3,85 4,74 5,13

Toplam: 120 71 20 66,00 55 58,59 60,24 55,68

TYT Türkçe ACbDBDBDeAAEEBDEACBdBDCDBC CdAEACcBDDdCE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BEEdaaEBCCAB   ADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik  CAC   EcCCDADA  DBCa    Cd bE      ECA 

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen  ceECe Bdd D eD B  e

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 6 83

Türkçe 40 33 6 83

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 1 0 100
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 1 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 14 3 70

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 18 4 45

Matematik-1 40 18 4 45

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 3 1 43
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 1 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 1 63
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 7 30

Fizik 7 2 3 29

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 2 3 29

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 1 33

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BENGİSU OKKAY 600 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,273 285,360 7 46 46 46 350

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 30 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,70 29,57 27,17

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,88 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,79 2,55 2,32

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,15 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,17 11,87 10,64

Matematik-1 40 18 1 17,75 44 13,16 14,97 14,74

Toplam: 120 70 7 68,25 57 58,59 60,24 55,68

TYT Türkçe eCcDBDBDDAAEEBDEACeCBDCDBCECdAEACBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal BEEADCEBCCed B ADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik ACACD  EDCCD  AC DB CDB d           E   

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 36 4 90

Türkçe 40 36 4 90

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 1 0
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 7 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 16 2 80

Tarih-1 5 5 0 100

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 18 1 45

Matematik-1 40 18 1 45

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 5 0 71
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 5 0 63
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT PRESTİJ DENEME  - 6 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY YURDUAÇAN 496 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,613 285,360 11 59 59 59 407

Puanı Hesaplanan: 152 152 152 1153

Katılımlar: 30 153 153 153 1160

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 30,70 29,57 27,17

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,88 2,40 1,89

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,79 2,55 2,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,15 2,33 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,58 4,38

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 12,17 11,87 10,64

Matematik-1 40 15 2 14,50 36 13,16 14,97 14,74

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,08 0,83 1,12

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,01 2,75 2,65

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,76 1,17 1,36

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 3,85 4,74 5,13

Toplam: 120 67 11 64,25 54 58,59 60,24 55,68

TYT Türkçe  CEDdDdDDAAEEBaEACBCBDCDBCaCCA ACBBDDECE

Cevap Anahtarı A ACEDBDBDDAAEEBDEACBCBDCDBCECCAEACBBDDECE

TYT Sosyal e  ADC  d  BdB ADDBD

Cevap Anahtarı A BEEADCEBCCABBBDADDBD

TYT Matematik AeACD CEDC eA A  D  CD   CB             

Cevap Anahtarı A ACACDCCEDCCDADACADBCCDBBCCBDCEADBADCECAA

TYT Fen    EC  B B DACee  C 

Cevap Anahtarı A ADAECBDBBBADACDBBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 4 85

Türkçe 40 34 4 85

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 1 0 0 0
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi nde Tiyatro (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Mülakat (Görüşme) 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler. 7 6 0 86
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 4 4 0 100

TYT Sosyal 20 10 3 50

Tarih-1 5 2 1 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ da Asya ve Avrupa da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 15 2 38

Matematik-1 40 15 2 38

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 6 1 86
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 8 3 1 38
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 2 40

Fizik 7 2 0 29

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimya 7 5 0 71

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 2 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
