
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi DERS MARKET TYT-01 134 134 134 301

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,49 13,43 13,13 2,99 1,14 2,71 1,78 0,62 1,62 2,41 0,85 2,20 3,95 0,56 3,81 0,00 0,01 0,00 11,09 5,81 9,64 2,67 1,73 2,23 2,95 1,86 2,48 1,53 1,76 1,09 45,86 27,77 38,91 222,740

Okul Ortalaması 18,74 12,88 15,52 3,46 1,05 3,20 2,27 0,49 2,15 2,87 0,85 2,66 4,38 0,45 4,27 0,00 0,00 0,00 12,92 5,29 11,59 2,83 1,49 2,46 3,15 1,71 2,72 1,52 1,69 1,10 52,14 25,90 45,67 247,250

KATILIMLAR

1 89 ERDEM YILMAZ 12E 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 17 6 15,50 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 85 17 80,75 361,075 3

2 24 ÇITAK RECEP NURİ 12A 23 14 19,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 8 26,00 7 0 7,00 6 1 5,75 3 3 2,25 85 28 78,00 359,765 4

3 37 HENA ÖZTÜRK 12C 27 12 24,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 21 6 19,50 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 79 25 72,75 339,048 9

4 26 ATAHAN AKYILDIZ 12A 26 14 22,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 23 7 21,25 5 2 4,50 5 1 4,75 3 3 2,25 78 30 70,50 333,860 11

5 25 İREM KAYA 12A 27 12 24,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 20 5 18,75 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 77 27 70,25 330,953 12

6 68 ATAKAN KAYA 12C 30 10 27,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 14 2 13,50 4 3 3,25 6 1 5,75 3 3 2,25 74 20 69,00 324,525 14

7 462 BURAK DEMİR 12B 23 15 19,25 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 22 4 21,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 72 24 66,00 319,158 15

8 132 MELTEM AKSU 12B 28 11 25,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 15 5 13,75 4 3 3,25 7 0 7,00 3 3 2,25 73 24 67,00 318,008 16

9 159 CEREN KAYAA 12B 24 13 20,75 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 21 7 19,25 6 1 5,75 4 2 3,50 3 3 2,25 73 30 65,50 316,778 18

10 406 ORKAN MORDONLU 12A 18 12 15,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 21 4 20,00 6 1 5,75 5 1 4,75 4 2 3,50 71 23 65,25 315,983 19

11 115 MELİKE YILDIRIM 12A 20 13 16,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 23 6 21,50 6 1 5,75 3 4 2,00 4 1 3,75 71 29 63,75 312,620 23

12 2 KEREM ÇANGA 12A 12 5 10,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 24 3 23,25 6 0 6,00 5 2 4,50 1 0 1,00 66 11 63,25 312,295 24

13 119 ALP AKARSU 12C 25 12 22,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 17 2 16,50 5 2 4,50 5 1 4,75 5 1 4,75 69 20 64,00 309,660 27

14 719 ÖMER YALÇIN 12D 25 14 21,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 18 6 16,50 3 2 2,50 4 1 3,75 69 24 63,00 308,645 28

15 572 DOĞUKAN ŞARK 12A 22 14 18,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 3 18,25 4 2 3,50 4 3 3,25 3 2 2,50 69 27 62,25 306,528 29

16 48 BATUHAN ODYAKMAZ 12C 19 14 15,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 17 2 16,50 5 2 4,50 6 0 6,00 4 2 3,50 68 23 62,25 304,368 30

17 123 NAZLI ÖZSÜZ 12B 21 12 18,00 3 1 2,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 20 7 18,25 6 0 6,00 5 0 5,00 2 2 1,50 67 23 61,25 302,433 31

18 430 GİZEM ŞENMAN 12E 32 7 30,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 12 9 9,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 66 19 61,25 300,210 32

19 28 SEMİHA OFLAZ 12C 20 13 16,75 5 0 5,00 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 19 2 18,50 3 2 2,50 2 4 1,00 5 1 4,75 65 23 59,25 297,405 33

20 492 ABDULLAH POLAT APP 12E 20 16 16,00 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 20 2 19,50 3 3 2,25 6 0 6,00 1 2 0,50 65 25 58,75 296,258 34

21 168 ÖYKÜ ÜNVER 12E 21 16 17,00 2 3 1,25 3 0 3,00 3 2 2,50 4 0 4,00 19 5 17,75 4 1 3,75 6 0 6,00 3 2 2,50 65 29 57,75 291,038 36

22 162 EMİNCAN İLHAN 12A 20 16 16,00 2 2 1,50 2 0 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 25 5 23,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 63 32 55,00 287,160 39

23 35 ASENA ÇATALOLUK 12C 20 15 16,25 5 0 5,00 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 17 3 16,25 5 1 4,75 5 2 4,50 3 3 2,25 63 26 56,50 286,433 40

24 0 NİDA AÇAN 12C 22 15 18,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 15 10 12,50 5 1 4,75 6 1 5,75 4 2 3,50 66 35 57,25 285,940 41

25 55 OZAN ERDEN 12B 16 16 12,00 3 2 2,50 3 0 3,00 1 0 1,00 3 0 3,00 22 4 21,00 7 0 7,00 6 0 6,00 1 4 0,00 62 26 55,50 285,675 42

26 602 HARUN GANİOĞLU 12E 19 16 15,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 15 5 13,75 6 0 6,00 5 2 4,50 2 2 1,50 63 28 56,00 283,350 44

27 87 ANIL BERKAN İPER 12C 19 14 15,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 18 5 16,75 3 3 2,25 4 3 3,25 5 0 5,00 62 28 55,00 282,215 45

28 85 BARKIN GÜNDÜZ 12C 18 13 14,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 19 10 16,50 5 2 4,50 5 1 4,75 0 6 -1,50 62 34 53,50 278,068 48

29 102 TUĞKAN KAYRAK 12C 18 12 15,00 5 0 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 3 1 2,75 18 6 16,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 59 22 53,50 277,845 49
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,49 13,43 13,13 2,99 1,14 2,71 1,78 0,62 1,62 2,41 0,85 2,20 3,95 0,56 3,81 0,00 0,01 0,00 11,09 5,81 9,64 2,67 1,73 2,23 2,95 1,86 2,48 1,53 1,76 1,09 45,86 27,77 38,91 222,740

Okul Ortalaması 18,74 12,88 15,52 3,46 1,05 3,20 2,27 0,49 2,15 2,87 0,85 2,66 4,38 0,45 4,27 0,00 0,00 0,00 12,92 5,29 11,59 2,83 1,49 2,46 3,15 1,71 2,72 1,52 1,69 1,10 52,14 25,90 45,67 247,250

KATILIMLAR

30 42 NAZLI NUR ÖDE L 12A 19 15 15,25 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 17 4 16,00 4 3 3,25 5 2 4,50 1 4 0,00 61 30 53,50 277,763 50

31 51 DAMLA ÜNVER 12C 21 17 16,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 17 9 14,75 4 2 3,50 5 2 4,50 2 3 1,25 63 37 53,75 277,370 51

32 415 EYYÜPCAN İŞLER 12C 15 9 12,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 16 4 15,00 3 0 3,00 5 0 5,00 3 1 2,75 58 17 53,75 277,290 52

33 0 Ç ÇEK AKGÜN 12C 23 10 20,50 5 0 5,00 1 2 0,50 3 0 3,00 5 0 5,00 13 4 12,00 4 3 3,25 4 3 3,25 2 2 1,50 60 24 54,00 276,795 53

34 618 GÜLİZ GÖKSAL 12C 24 14 20,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 17 8 15,00 2 4 1,00 5 2 4,50 2 3 1,25 61 32 53,00 275,615 54

35 449 MELİSA KÜRKAYA 12D 27 13 23,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 16 7 14,25 0 2 -0,50 59 26 52,50 275,458 55

36 599 SELİN TOKAY 12D 32 8 30,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 9 3 8,25 57 14 53,50 274,855 56

37 30 BERKAN AYDIN 12A 20 19 15,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 18 7 16,25 3 4 2,00 4 3 3,25 2 3 1,25 62 39 52,25 274,240 57

38 120 EDA KAHYAOĞLU 12E 24 14 20,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 16 10 13,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 60 31 52,25 274,048 58

39 82 FATMA HAN 12D 25 10 22,50 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 15 6 13,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 57 19 52,25 274,018 59

40 83 CEMRE YAVUZ 12D 29 8 27,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 13 5 11,75 1 0 1,00 56 15 52,25 272,673 61

41 455 GENCER OKURLU 12E 28 11 25,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 10 4 9,00 1 1 0,75 1 0 1,00 57 17 52,75 272,615 62

42 52 ZEYNEP KARADAŞ 12B 15 10 12,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 5 13,75 5 1 4,75 7 0 7,00 0 3 -0,75 58 22 52,50 272,520 63

43 60 BUSE AYKANAT 12B 19 14 15,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 14 6 12,50 3 0 3,00 5 1 4,75 3 2 2,50 59 26 52,50 271,880 64

44 156 CEM 12B 22 15 18,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 16 10 13,50 2 1 1,75 4 1 3,75 1 1 0,75 60 32 52,00 271,818 65

45 248 YAĞMUR KAÇMAZ 12E 19 13 15,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 15 3 14,25 3 1 2,75 5 1 4,75 3 3 2,25 58 24 52,00 271,383 66

46 661 ENES SEREZ 12B 6 6 4,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 22 3 21,25 7 0 7,00 3 4 2,00 1 5 -0,25 55 19 50,25 270,528 68

47 70 BURAK MUTLUER 12C 24 13 20,75 5 0 5,00 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 8 3 7,25 6 1 5,75 4 3 3,25 2 3 1,25 59 24 53,00 270,283 69

48 54 EMİNE ARSLAN 12E 20 16 16,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 17 9 14,75 4 1 3,75 3 3 2,25 2 4 1,00 59 34 50,50 267,605 71

49 158 ZEYNEP AKILLI 12E 22 13 18,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 14 3 13,25 1 0 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 55 20 50,00 266,283 72

50 112 BATUHAN DEDE 12A 22 14 18,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 15 5 13,75 4 1 3,75 3 3 2,25 2 2 1,50 58 31 50,25 265,978 73

51 648 GİZEM KÜÇÜK 12B 19 17 14,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 15 6 13,50 3 2 2,50 4 3 3,25 3 2 2,50 58 34 49,50 263,408 74

52 476 BEYZA 12C 28 9 25,75 2 1 1,75 2 0 2,00 3 2 2,50 5 0 5,00 9 3 8,25 2 0 2,00 3 4 2,00 2 4 1,00 56 23 50,25 263,235 75

53 131 NURTEN DOĞAN 12C 19 13 15,75 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 15 4 14,00 2 1 1,75 5 0 5,00 2 1 1,75 54 21 48,75 261,160 76

54 161 SELEN AKYILDIZ 12B 24 13 20,75 1 0 1,00 1 1 0,75 3 0 3,00 19 4 18,00 1 2 0,50 4 1 3,75 53 21 47,75 261,130 77

55 76 UMUT KARACA 12D 14 10 11,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 17 6 15,50 2 2 1,50 2 2 1,50 53 21 47,75 260,543 78

56 138 DOĞA YAMAN 12C 18 19 13,25 2 3 1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 20 8 18,00 4 1 3,75 4 0 4,00 1 2 0,50 57 38 47,50 259,583 79

57 43 EMRE TOK 12C 16 13 12,75 3 2 2,50 1 0 1,00 2 0 2,00 5 0 5,00 15 4 14,00 4 2 3,50 4 2 3,50 4 1 3,75 54 24 48,00 258,273 82

58 499 KUTAY SELEKER 12D 19 10 16,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 9 4 8,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 52 21 46,75 252,743 88
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,49 13,43 13,13 2,99 1,14 2,71 1,78 0,62 1,62 2,41 0,85 2,20 3,95 0,56 3,81 0,00 0,01 0,00 11,09 5,81 9,64 2,67 1,73 2,23 2,95 1,86 2,48 1,53 1,76 1,09 45,86 27,77 38,91 222,740

Okul Ortalaması 18,74 12,88 15,52 3,46 1,05 3,20 2,27 0,49 2,15 2,87 0,85 2,66 4,38 0,45 4,27 0,00 0,00 0,00 12,92 5,29 11,59 2,83 1,49 2,46 3,15 1,71 2,72 1,52 1,69 1,10 52,14 25,90 45,67 247,250

KATILIMLAR

59 564 AYŞEGÜL PAKSOY 12E 18 16 14,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 13 4 12,00 5 1 4,75 2 4 1,00 2 3 1,25 54 32 46,00 251,720 90

60 434 ÇAĞLA ÇAĞLAYAN 12D 31 5 29,75 5 0 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 9 2,75 0 1 -0,25 51 17 46,75 250,190 91

61 496 BERKAY YURDUAÇAN 12E 20 14 16,50 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 15 5 13,75 2 1 1,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 52 30 44,50 248,810 93

62 622 TUANA METE 12C 11 10 8,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 20 13 16,75 3 0 3,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 51 29 43,75 248,553 94

63 571 YİĞİT EFE AKBACI 12C 15 17 10,75 3 2 2,50 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 18 8 16,00 2 5 0,75 4 3 3,25 4 2 3,50 54 39 44,25 248,365 95

64 110 NUR KORKMAZ 12D 25 15 21,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 10 5 8,75 51 24 45,00 248,288 97

65 529 ŞULE KURT 12C 18 14 14,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 13 7 11,25 3 3 2,25 4 2 3,50 2 3 1,25 53 33 44,75 247,263 98

66 517 BERKCAN 12A 19 12 16,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 13 6 11,50 5 1 4,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 52 29 44,75 247,118 100

67 528 SENA METİNKAYA 12E 20 7 18,25 3 2 2,50 2 1 1,75 1 0 1,00 3 0 3,00 14 5 12,75 1 2 0,50 5 1 4,75 0 3 -0,75 49 21 43,75 245,405 101

68 171 SEVİNÇ USLU 12E 26 10 23,50 4 1 3,75 1 0 1,00 3 0 3,00 4 1 3,75 10 4 9,00 48 16 44,00 245,105 102

69 557 GAMZE DÖNMEZ 12E 20 10 17,50 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 14 3 13,25 2 0 2,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 48 19 43,25 244,538 103

70 718 NESLİHAN ÖZ 12B 22 14 18,50 4 0 4,00 1 0 1,00 4 1 3,75 9 3 8,25 3 4 2,00 5 2 4,50 3 3 2,25 51 27 44,25 243,288 105

71 74 MERT ÖZBERK 12A 17 13 13,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 10 2 9,50 3 3 2,25 4 2 3,50 0 2 -0,50 49 24 43,00 241,193 109

72 670 TUĞBA ÇALLAR 12B 16 10 13,50 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 17 8 15,00 4 1 3,75 3 3 2,25 0 3 -0,75 49 28 42,00 241,075 110

73 392 TUĞBA NUR YILMAZ 12D 27 13 23,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 9 5 7,75 48 21 42,75 240,380 111

74 646 ÖZGENUR KANATA 12D 22 12 19,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 10 3 9,25 0 2 -0,50 47 19 42,25 239,993 114

75 420 DERYA ÇELİK 12D 22 7 20,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 6 3 5,25 46 12 43,00 239,958 115

76 536 CAVİT GÖKTÜRK AKIN 12B 14 24 8,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 14 9 11,75 3 3 2,25 3 3 2,25 3 2 2,50 53 44 42,00 239,040 116

77 81 EYLEM BAKIR 12C 15 19 10,25 3 2 2,50 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 12 6 10,50 5 2 4,50 4 2 3,50 4 2 3,50 51 35 42,25 237,770 118

78 21 ASLIHAN SELÇUK 12A 18 14 14,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 13 3 12,25 1 2 0,50 3 3 2,25 47 25 40,75 236,173 119

79 669 UMUT ESMA 12C 12 14 8,50 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 16 4 15,00 2 2 1,50 6 0 6,00 3 1 2,75 47 25 40,75 235,913 120

80 186 DENİZ EZGİ KARADAĞ 12D 23 12 20,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 10 10 7,50 1 0 1,00 48 28 41,00 234,530 122

81 460 SERHAT EKİM  ÖDEMİR 12C 17 12 14,00 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 10 4 9,00 4 1 3,75 4 2 3,50 0 4 -1,00 47 24 41,00 234,200 123

82 566 CEYDA İNCE 12 18 15 14,25 1 0 1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 13 9 10,75 2 2 1,50 4 3 3,25 1 1 0,75 47 31 39,25 229,760 126

83 600 BENGİSU OKKAY 12E 21 16 17,00 4 1 3,75 4 0 4,00 2 0 2,00 4 1 3,75 10 6 8,50 45 24 39,00 229,100 127

84 662 NİSA EZGİ ÇELİK 12E 24 11 21,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 8 5 6,75 0 1 -0,25 44 20 39,00 227,978 128

85 256 MELİSA DALDABAN 12E 21 16 17,00 3 2 2,50 2 0 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 12 4 11,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 45 29 37,75 226,418 131

86 603 BURCU ÖZER 12C 17 15 13,25 4 1 3,75 1 1 0,75 2 3 1,25 5 0 5,00 11 8 9,00 2 3 1,25 3 3 2,25 2 1 1,75 47 35 38,25 225,690 132

87 584 ZUHAL ATALAY 12E 19 11 16,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 9 5 7,75 42 19 37,25 223,100 137
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,49 13,43 13,13 2,99 1,14 2,71 1,78 0,62 1,62 2,41 0,85 2,20 3,95 0,56 3,81 0,00 0,01 0,00 11,09 5,81 9,64 2,67 1,73 2,23 2,95 1,86 2,48 1,53 1,76 1,09 45,86 27,77 38,91 222,740

Okul Ortalaması 18,74 12,88 15,52 3,46 1,05 3,20 2,27 0,49 2,15 2,87 0,85 2,66 4,38 0,45 4,27 0,00 0,00 0,00 12,92 5,29 11,59 2,83 1,49 2,46 3,15 1,71 2,72 1,52 1,69 1,10 52,14 25,90 45,67 247,250

KATILIMLAR

88 548 UMUT DUVARCI 12B 12 18 7,50 4 0 4,00 1 0 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 16 6 14,50 2 2 1,50 4 2 3,50 44 31 36,25 222,708 139

89 106 BATUHAN KALELİ 12A 13 8 11,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 12 9 9,75 3 3 2,25 3 2 2,50 1 0 1,00 44 28 37,00 222,070 140

90 491 ŞEVVAL MUTLU 12D 25 13 21,75 2 2 1,50 3 0 3,00 3 0 3,00 4 1 3,75 6 6 4,50 43 22 37,50 221,808 142

91 668 YAREN ELENAY 12A 13 17 8,75 5 0 5,00 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 12 8 10,00 5 0 5,00 2 2 1,50 1 4 0,00 45 35 36,25 219,705 145

92 505 SERAY * * 12A 15 13 11,75 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 4 0 4,00 12 2 11,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 40 18 35,50 219,178 146

93 493 MUHAMMET ALİ TURAN 12D 16 14 12,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 7 6 5,50 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 42 23 36,25 218,048 147

94 647 TUĞÇE DİRİK 12A 15 12 12,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 13 6 11,50 3 1 2,75 3 3 2,25 0 4 -1,00 43 31 35,25 217,873 148

95 80 İRFAN TERZİ 12D 18 21 12,75 5 0 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 9 7 7,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 44 34 35,50 216,888 150

96 0 ALİ BURAK 12E 10 22 4,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 15 8 13,00 3 3 2,25 1 4 0,00 1 2 0,50 44 40 34,00 215,425 152

97 61 SENEM ÇEMREK 12A 13 12 10,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 12 9 9,75 1 2 0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 42 30 34,50 215,075 154

98 567 ASLI BAŞARAN 12B 16 15 12,25 1 1 0,75 4 0 4,00 5 0 5,00 13 2 12,50 1 0 1,00 0 5 -1,25 0 2 -0,50 40 25 33,75 214,935 155

99 639 ELİF ÇABUK 12E 11 11 8,25 3 0 3,00 5 0 5,00 2 0 2,00 5 0 5,00 11 4 10,00 1 0 1,00 38 15 34,25 214,850 156

100 590 MEHMETALİ 12A 12 12 9,00 4 0 4,00 1 0 1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 13 3 12,25 2 2 1,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 40 25 33,75 214,258 157

101 562 İLAYDA SAVRAN 12D 24 14 20,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 8 2,00 1 1 0,75 42 26 35,50 213,840 159

102 160 ÖZGE GARİP 12E 23 16 19,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 6 7 4,25 42 28 35,00 213,780 161

103 140 AHSEN DEMİRCİ 12E 13 9 10,75 1 0 1,00 3 0 3,00 5 0 5,00 10 5 8,75 2 1 1,75 3 3 2,25 2 0 2,00 39 18 34,50 213,428 162

104 621 LEDEYNA YAVUZ 12E 22 14 18,50 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 8 8 6,00 2 4 1,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 43 33 34,75 213,143 164

105 555 FARUK BALABAN 12A 19 16 15,00 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 3 2 2,50 10 7 8,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 42 31 34,25 213,113 165

106 130 ASUDE ERKEŞLİ 12B 24 11 21,25 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 5 3,75 3 0 3,00 1 3 0,25 1 4 0,00 42 28 35,00 212,478 166

107 117 ZİNNUR ATAÇ 12E 22 13 18,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 3 0,25 5 0 5,00 6 3 5,25 39 20 34,00 211,143 168

108 421 HAMZA KARA 12E 1 0 1,00 1 2 0,50 5 0 5,00 21 6 19,50 5 2 4,50 1 0 1,00 34 10 31,50 210,445 169

109 66 SEVİM BALABAN 12C 19 11 16,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 5 0 5,00 5 6 3,50 2 2 1,50 3 3 2,25 2 1 1,75 41 26 34,50 210,353 170

110 439 ECE YILMAZ 12A 14 14 10,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 8 4 7,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 1 0 1,00 40 28 33,00 208,415 171

111 653 BEDRETTİN DEMİR 12C 10 18 5,50 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 12 7 10,25 3 3 2,25 3 1 2,75 2 2 1,50 41 34 32,50 207,970 172

112 154 BÜŞRA İMAL 12A 9 12 6,00 3 1 2,75 2 0 2,00 4 0 4,00 5 0 5,00 10 5 8,75 2 3 1,25 3 4 2,00 1 3 0,25 39 28 32,00 206,340 175

113 522 BENSU AKÇE 12C 19 16 15,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 7 8 5,00 1 3 0,25 5 1 4,75 2 3 1,25 42 38 32,50 204,625 177

114 674 ALEYNA ÜNLÜ 12A 17 17 12,75 3 0 3,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 3 4,25 1 1 0,75 3 2 2,50 38 24 32,00 203,553 178

115 660 DENİZCAN ÜNLÜ 12E 15 14 11,50 4 1 3,75 1 0 1,00 1 3 0,25 5 0 5,00 10 9 7,75 2 3 1,25 2 4 1,00 0 2 -0,50 40 36 31,00 202,785 180

116 651 SERHAT TURHAN 12D 14 7 12,25 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 6 2 5,50 34 12 31,00 201,978 182
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi DERS MARKET TYT-01 134 134 134 301

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,49 13,43 13,13 2,99 1,14 2,71 1,78 0,62 1,62 2,41 0,85 2,20 3,95 0,56 3,81 0,00 0,01 0,00 11,09 5,81 9,64 2,67 1,73 2,23 2,95 1,86 2,48 1,53 1,76 1,09 45,86 27,77 38,91 222,740

Okul Ortalaması 18,74 12,88 15,52 3,46 1,05 3,20 2,27 0,49 2,15 2,87 0,85 2,66 4,38 0,45 4,27 0,00 0,00 0,00 12,92 5,29 11,59 2,83 1,49 2,46 3,15 1,71 2,72 1,52 1,69 1,10 52,14 25,90 45,67 247,250

KATILIMLAR

117 143 HANİFE SABIRLI 12E 17 9 14,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 34 16 30,00 195,073 190

118 443 ADEM DENİZ KILIÇ 12D 16 7 14,25 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 0 2,00 1 0 1,00 32 10 29,50 194,823 191

119 546 EDANUR  KILIÇASLAN 12A 14 19 9,25 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 8 3 7,25 0 5 -1,25 3 4 2,00 2 2 1,50 36 35 27,25 190,440 199

120 67 EDA H 12B 9 9 6,75 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 9 8 7,00 1 0 1,00 3 0 3,00 2 2 1,50 33 22 27,50 190,318 200

121 556 AYÇA GÜRBÜZ 12D 12 18 7,50 5 0 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 3 2 2,50 7 6 5,50 33 27 26,25 186,968 208

122 676 SEDEF KUYUG ÖZ 12A 14 20 9,00 2 1 1,75 1 0 1,00 1 2 0,50 4 0 4,00 9 9 6,75 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 34 34 25,50 184,485 210

123 549 RUMEYSA ÇOLAK 12E 17 19 12,25 4 1 3,75 3 0 3,00 2 1 1,75 3 0 3,00 3 7 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 33 29 25,75 182,535 213

124 671 EDAGÜL YOĞURT 12D 19 13 15,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 5 1 4,75 30 20 25,00 182,123 214

125 153 AÇELYA CANTÜRK 12C 18 16 14,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 6 3,50 3 2 2,50 32 27 25,25 181,613 217

126 485 EDANUR SANDALLI 12A 12 10 9,50 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 27 12 24,00 178,385 219

127 56 KAAN BUĞRA * BEK 12B 10 9 7,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 23 13 19,75 163,010 236

128 129 RESUL TAŞKIN 12B 7 11 4,25 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 5 2 4,50 1 5 -0,25 3 3 2,25 2 4 1,00 25 30 17,50 157,643 246

129 36 UĞURCAN ÜLKER 12A 8 9 5,75 10 2 9,50 18 11 15,25 153,985 253

130 675 KEREM ALTINAY 12E 9 15 5,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 22 23 16,25 151,550 257

131 147 EMİNE KARAGÖZ 12D 4 6 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 17 7 15,25 150,368 260

132 128 BEYZA PAPATYA 12D 5 3 4,25 3 1 2,75 8 4 7,00 123,798 284

133 0   0 0 0,00

134 0   0 0 0,00
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