
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 102803 10.sınıf 3.deneme 77 77 80 1911

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SAY SÖZ EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,53 13,96 8,04 4,42 5,56 3,04 3,72 4,29 2,65 1,49 1,67 1,07 2,49 1,23 2,18 5,48 8,85 3,27 2,65 4,78 1,45 2,49 3,24 1,68 2,08 3,23 1,28 36,35 46,81 24,66 177,650 149,100 213,100 173,360

Okul Ortalaması 16,13 9,18 13,84 7,61 3,79 6,66 5,82 3,14 5,03 1,64 1,53 1,25 2,95 0,78 2,75 12,78 6,47 11,16 4,67 4,08 3,65 5,09 2,21 4,54 3,83 3,43 2,97 60,52 34,61 51,85 268,720 246,900 296,270 264,060

KATILIMLAR

1 619 FATİH KAYA 10 25 1 24,75 10 2 9,50 9 1 8,75 2 1 1,75 3 0 3,00 24 3 23,25 6 2 5,50 7 1 6,75 5 1 4,75 91 12 88,00 401,503 5 370,587 11 417,892 5 419,770 5

2 196 SERAY AĞAR 10 19 9 16,75 10 2 9,50 10 0 10,00 2 1 1,75 4 0 4,00 27 2 26,50 7 3 6,25 7 2 6,50 4 5 2,75 90 24 84,00 387,331 7 383,949 7 382,219 18 389,889 11

3 490 CEREN KURU 10 22 3 21,25 11 1 10,75 6 2 5,50 2 1 1,75 3 1 2,75 25 2 24,50 7 2 6,50 6 2 5,50 2 5 0,75 84 19 79,25 378,667 9 352,555 16 379,888 21 405,524 7

4 525 ÖMER F. ÖNDER 10 19 8 17,00 7 5 5,75 8 2 7,50 1 2 0,50 3 1 2,75 25 2 24,50 6 4 5,00 8 0 8,00 4 3 3,25 81 27 74,25 359,236 12 374,634 9 323,230 155 377,867 13

5 673 GÖZDE ÖZBEY 10 21 4 20,00 10 2 9,50 9 1 8,75 1 3 0,25 3 1 2,75 19 4 18,00 6 4 5,00 7 0 7,00 5 4 4,00 81 23 75,25 351,405 14 327,408 28 375,342 26 353,031 17

6 501 JİNDA AYDEMİR 10 20 8 18,00 7 5 5,75 7 3 6,25 3 1 2,75 3 1 2,75 20 4 19,00 5 4 4,00 8 1 7,75 5 3 4,25 78 30 70,50 339,084 24 334,431 24 336,561 112 346,840 23

7 506 İKBALNUR ÖZDEMİR 10 22 6 20,50 9 2 8,50 8 2 7,50 2 1 1,75 4 0 4,00 16 1 15,75 4 5 2,75 8 0 8,00 4 4 3,00 77 21 71,75 338,989 25 297,413 53 382,008 19 340,930 29

8 521 SETENAY KORKMAZ 10 20 10 17,50 7 5 5,75 2 8 0,00 2 2 1,50 3 1 2,75 24 6 22,50 4 6 2,50 7 3 6,25 8 2 7,50 77 43 66,25 335,947 27 360,588 12 281,423 380 367,472 15

9 569 GÜLŞAH GÜLER 10 16 9 13,75 5 6 3,50 10 0 10,00 2 0 2,00 3 0 3,00 20 4 19,00 7 3 6,25 7 2 6,50 6 2 5,50 76 26 69,50 329,662 32 348,625 18 316,257 180 319,183 44

10 142 GAMZE ÇELİK 10 19 7 17,25 9 3 8,25 7 3 6,25 3 0 3,00 4 0 4,00 16 1 15,75 4 5 2,75 7 1 6,75 6 3 5,25 75 23 69,25 327,721 35 303,721 45 359,455 57 319,780 43

11 592 EMİR ALP İLHAN 10 15 11 12,25 7 4 6,00 9 0 9,00 2 0 2,00 3 1 2,75 19 2 18,50 6 2 5,50 8 0 8,00 6 2 5,50 75 22 69,50 326,059 37 349,845 17 315,303 185 306,010 66

12 580 SUDE UZUNALLI 10 25 4 24,00 5 6 3,50 8 2 7,50 2 1 1,75 4 0 4,00 13 3 12,25 4 6 2,50 8 0 8,00 4 4 3,00 73 26 66,50 323,591 39 271,255 103 369,808 37 339,821 30

13 99 ERENER ESER 10 20 6 18,50 10 2 9,50 7 2 6,50 2 1 1,75 3 1 2,75 15 9 12,75 5 4 4,00 7 2 6,50 7 3 6,25 76 30 68,50 320,486 42 295,269 59 360,539 54 307,442 63

14 573 AYTUĞ BAŞ 10 16 6 14,50 5 7 3,25 7 1 6,75 2 0 2,00 3 1 2,75 21 2 20,50 5 5 3,75 7 1 6,75 4 5 2,75 70 28 63,00 319,532 43 327,617 27 295,095 285 334,301 32

15 594 PINAR KUM 10 22 5 20,75 9 3 8,25 6 4 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 14 5 12,75 5 3 4,25 5 3 4,25 5 3 4,25 73 27 66,25 319,330 44 270,036 105 371,491 33 322,084 39

16 581 KARDELEN YILDIRIM 10 21 4 20,00 6 5 4,75 5 3 4,25 1 3 0,25 3 0 3,00 18 7 16,25 7 2 6,50 5 0 5,00 4 4 3,00 70 28 63,00 317,914 45 305,655 41 313,020 191 341,088 28

17 284 EYLÜL AKBULUT 10 19 7 17,25 8 3 7,25 8 2 7,50 3 0 3,00 3 1 2,75 16 8 14,00 8 1 7,75 7 1 6,75 2 6 0,50 74 29 66,75 317,570 46 293,008 66 352,530 73 307,838 62

18 410 BERFİN POSTALLI 10 22 8 20,00 11 1 10,75 5 4 4,00 3 0 3,00 4 0 4,00 13 3 12,25 5 5 3,75 4 6 2,50 6 4 5,00 73 31 65,25 314,935 52 257,062 133 378,804 22 313,791 55

19 510 RONAY KORKMAZ 10 21 6 19,50 10 1 9,75 6 4 5,00 2 0 2,00 4 0 4,00 14 3 13,25 5 5 3,75 3 7 1,25 6 3 5,25 71 29 63,75 313,035 54 257,776 130 368,676 39 317,361 49

20 504 EMİR ÖZDEMİR 10 21 4 20,00 10 2 9,50 6 3 5,25 2 1 1,75 4 0 4,00 14 6 12,50 6 3 5,25 4 3 3,25 3 4 2,00 70 26 63,50 311,415 58 254,086 144 370,149 36 315,497 51

21 0 ESRA GANİOĞLU 10 21 9 18,75 7 5 5,75 6 4 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 16 14 12,50 7 3 6,25 8 2 7,50 6 4 5,00 76 44 65,00 311,336 60 306,130 40 324,055 151 307,362 64

22 361 ARİFE LÖK 10 20 5 18,75 8 4 7,00 5 5 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 14 6 12,50 6 3 5,25 7 1 6,75 5 1 4,75 70 28 63,00 306,911 64 293,513 65 324,055 151 307,362 64

23 681 NAGİHAN ÇALIŞKAN 10 24 5 22,75 10 2 9,50 9 1 8,75 2 1 1,75 4 0 4,00 9 5 7,75 4 6 2,50 5 2 4,50 3 2 2,50 70 24 64,00 306,163 65 214,419 275 412,003 6 300,977 79

24 677 İPEK ERDENK 10 20 8 18,00 9 2 8,50 7 2 6,50 2 1 1,75 4 0 4,00 12 3 11,25 5 3 4,25 6 2 5,50 4 1 3,75 69 22 63,50 304,833 69 264,232 114 359,066 58 293,951 90

25 95 E GÜLCE ÖZDEMİR 10 16 11 13,25 9 3 8,25 4 6 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 18 4 17,00 5 5 3,75 7 2 6,50 5 2 4,50 69 35 60,25 302,576 76 312,500 36 290,549 312 302,281 76

26 296 İREM CEYLAN 10 18 4 17,00 9 2 8,50 7 1 6,75 3 0 3,00 3 0 3,00 14 5 12,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 3 2,25 65 17 60,75 300,879 80 251,111 149 356,122 64 297,680 85

27 533 BATUHAN YILDIZ 10 16 9 13,75 9 3 8,25 7 3 6,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 15 3 14,25 7 3 6,25 7 2 6,50 4 5 2,75 68 30 60,50 297,477 88 297,918 50 305,870 228 286,767 115

28 135 EGE SEYAR 10 19 9 16,75 8 2 7,50 3 4 2,00 1 2 0,50 3 1 2,75 15 1 14,75 4 4 3,00 7 1 6,75 2 2 1,50 62 26 55,50 291,977 101 274,619 95 295,661 281 309,702 59

29 589 KERİMAN BARAL 10 16 10 13,50 7 5 5,75 8 1 7,75 0 3 -0,75 4 0 4,00 16 8 14,00 5 3 4,25 7 1 6,75 4 3 3,25 67 34 58,50 291,931 102 288,277 75 302,538 239 283,434 124
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Genel Ortalama 11,53 13,96 8,04 4,42 5,56 3,04 3,72 4,29 2,65 1,49 1,67 1,07 2,49 1,23 2,18 5,48 8,85 3,27 2,65 4,78 1,45 2,49 3,24 1,68 2,08 3,23 1,28 36,35 46,81 24,66 177,650 149,100 213,100 173,360

Okul Ortalaması 16,13 9,18 13,84 7,61 3,79 6,66 5,82 3,14 5,03 1,64 1,53 1,25 2,95 0,78 2,75 12,78 6,47 11,16 4,67 4,08 3,65 5,09 2,21 4,54 3,83 3,43 2,97 60,52 34,61 51,85 268,720 246,900 296,270 264,060

KATILIMLAR

30 507 BERFİN ÖZBAY 10 24 5 22,75 10 2 9,50 5 4 4,00 2 1 1,75 3 0 3,00 10 7 8,25 4 4 3,00 3 1 2,75 3 2 2,50 64 26 57,50 291,768 105 210,045 301 372,187 32 304,389 69

31 511 ARDA ÇİÇEK 10 19 11 16,25 10 2 9,50 8 2 7,50 2 2 1,50 4 0 4,00 8 7 6,25 7 3 6,25 8 2 7,50 5 5 3,75 71 34 62,50 287,380 116 254,351 142 359,973 55 248,441 246

32 583 AZRA DÜZGÜN 10 21 4 20,00 8 1 7,75 6 4 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 9 0 9,00 2 2 1,50 1 0 1,00 6 2 5,50 60 14 56,50 286,909 117 213,735 278 363,224 48 291,611 97

33 570 MELİKE ÇETİR 10 19 8 17,00 3 7 1,25 7 1 6,75 3 1 2,75 3 1 2,75 14 5 12,75 5 5 3,75 4 3 3,25 5 2 4,50 63 33 54,75 285,893 122 262,150 122 302,456 240 297,680 85

34 452 ASYA MERT 10 19 10 16,50 8 4 7,00 7 3 6,25 3 1 2,75 2 2 1,50 14 13 10,75 5 5 3,75 5 3 4,25 4 4 3,00 67 45 55,75 283,088 131 244,950 164 326,951 137 280,778 128

35 530 CEREN. ÖZER. 10 14 11 11,25 8 2 7,50 5 2 4,50 0 3 -0,75 3 0 3,00 18 4 17,00 3 6 1,50 6 3 5,25 4 3 3,25 61 34 52,50 281,709 133 282,535 83 270,811 476 289,265 104

36 96 BUSE KARAKUŞ 10 17 9 14,75 7 4 6,00 5 2 4,50 2 1 1,75 3 1 2,75 15 8 13,00 3 3 2,25 6 1 5,75 3 4 2,00 61 33 52,75 278,493 137 254,443 141 298,428 268 284,744 121

37 568 EMRE TAÇAR 10 18 12 15,00 8 4 7,00 7 3 6,25 1 3 0,25 2 2 1,50 16 14 12,50 1 9 -1,25 7 3 6,25 6 4 5,00 66 54 52,50 277,120 145 250,932 151 300,029 260 282,959 125

38 598 EFE DERİCİ 10 12 13 8,75 8 4 7,00 7 3 6,25 1 2 0,50 2 2 1,50 16 5 14,75 5 3 4,25 7 1 6,75 5 2 4,50 63 35 54,25 275,777 149 301,429 48 261,719 546 257,642 209

39 0 SUDE DÜZDEMİR 10 20 10 17,50 6 6 4,50 7 3 6,25 2 2 1,50 4 0 4,00 10 5 8,75 4 3 3,25 6 1 5,75 3 2 2,50 62 32 54,00 275,661 150 234,058 209 324,702 145 273,636 157

40 587 BERAT... ÖZYILMAZ 10 17 12 14,00 8 4 7,00 7 2 6,50 1 2 0,50 4 0 4,00 12 3 11,25 6 4 5,00 4 3 3,25 2 2 1,50 61 32 53,00 273,999 156 240,576 175 314,397 189 267,921 170

41 665 BERKAY TEMÜR 10 19 11 16,25 8 4 7,00 7 3 6,25 1 3 0,25 2 2 1,50 14 8 12,00 5 3 4,25 3 2 2,50 1 2 0,50 60 38 50,50 273,623 162 230,073 217 308,038 218 287,681 111

42 544 ELİF ERKUT 10 15 11 12,25 8 3 7,25 6 3 5,25 1 0 1,00 3 0 3,00 13 2 12,50 2 1 1,75 6 2 5,50 4 2 3,50 58 24 52,00 271,537 167 255,663 139 292,798 298 265,063 181

43 428 MERVENUR ERTAŞ 10 20 7 18,25 8 3 7,25 6 4 5,00 1 3 0,25 3 1 2,75 12 7 10,25 2 7 0,25 4 4 3,00 2 6 0,50 58 42 47,50 266,138 189 195,703 368 322,582 158 288,754 108

44 509 EMREHAN. IŞIKLI. 10 4 0 4,00 10 1 9,75 5 5 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 16 7 14,25 5 5 3,75 8 0 8,00 5 2 4,50 58 22 52,50 262,951 202 302,649 47 250,329 631 223,318 400

45 458 ATA ÖZDEMİR 10 16 10 13,50 8 4 7,00 5 5 3,75 3 1 2,75 16 7 14,25 3 7 1,25 1 7 -0,75 2 5 0,75 54 46 42,50 256,437 233 208,024 312 280,032 396 285,140 119

46 200 KAYA CAN KAYA 10 8 6 6,50 7 5 5,75 2 3 1,25 2 0 2,00 3 1 2,75 17 10 14,50 7 2 6,50 7 0 7,00 2 3 1,25 55 30 47,50 255,507 236 294,942 61 223,067 862 241,293 286

47 0 KERİM DURAN 10 17 9 14,75 11 1 10,75 4 3 3,25 2 2 1,50 3 1 2,75 9 6 7,50 4 5 2,75 4 3 3,25 2 4 1,00 56 34 47,50 253,770 246 196,892 365 320,933 162 247,210 255

48 0 ALPEREN İŞLER 10 10 11 7,25 9 3 8,25 6 2 5,50 1 1 0,75 3 0 3,00 14 3 13,25 3 4 2,00 4 2 3,50 3 3 2,25 53 29 45,75 251,072 259 242,005 171 267,689 507 237,644 312

49 678 SUDENUR. GÜRBÜZ. 10 9 3 8,25 3 2 2,50 4 0 4,00 1 2 0,50 2 1 1,75 15 5 13,75 7 2 6,50 7 1 6,75 1 1 0,75 49 17 44,75 249,934 263 284,944 81 213,505 944 247,563 252

50 617 ÖMER ÖNER 10 11 19 6,25 11 1 10,75 8 2 7,50 1 3 0,25 4 0 4,00 8 7 6,25 7 3 6,25 8 2 7,50 4 6 2,50 62 43 51,25 245,004 286 246,466 158 295,906 280 183,365 698

51 470 ALİ DİNÇ 10 7 9 4,75 7 3 6,25 5 1 4,75 2 1 1,75 15 9 12,75 8 2 7,50 7 0 7,00 2 5 0,75 53 30 45,50 243,844 289 285,806 79 218,780 899 217,962 434

52 579 AZİZE ŞANCI 10 12 7 10,25 8 3 7,25 8 2 7,50 1 0 1,00 3 1 2,75 8 3 7,25 3 2 2,50 1 0 1,00 5 3 4,25 49 21 43,75 237,032 325 199,868 347 293,834 292 216,220 446

53 402 EMİR YAZAR 10 20 10 17,50 10 2 9,50 4 6 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 7 1,25 3 3 2,25 49 31 41,25 235,509 338 150,233 700 324,702 145 241,220 287

54 0 NEHİR IŞILDAK 10 14 11 11,25 8 4 7,00 6 1 5,75 2 2 1,50 2 0 2,00 9 8 7,00 4 6 2,50 3 2 2,50 4 4 3,00 52 38 42,50 234,889 342 199,689 350 284,660 357 221,021 414

55 473 REYMEN KARAKUŞ 10 18 12 15,00 7 3 6,25 4 5 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 8 1,00 6 4 5,00 5 3 4,25 4 4 3,00 54 40 44,00 229,574 381 184,362 442 305,223 230 204,478 527

56 478 AHMET BORA 10 16 8 14,00 8 4 7,00 4 3 3,25 1 1 0,75 3 1 2,75 5 3 4,25 2 4 1,00 3 0 3,00 6 3 5,25 48 27 41,25 229,468 383 188,261 415 284,967 355 220,150 418

57 261 NAZLICAN AYDEMİR 10 18 9 15,75 5 7 3,25 3 7 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 10 6 8,50 3 4 2,00 1 4 0,00 2 1 1,75 46 42 35,50 229,106 386 183,413 452 252,900 609 260,542 198

58 302 MERİÇNAZ ULUCA 10 18 9 15,75 6 3 5,25 6 3 5,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 6 1,50 5 5 3,75 4 1 3,75 3 5 1,75 50 35 41,25 225,836 406 168,948 546 303,103 237 212,771 476
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Genel Ortalama 11,53 13,96 8,04 4,42 5,56 3,04 3,72 4,29 2,65 1,49 1,67 1,07 2,49 1,23 2,18 5,48 8,85 3,27 2,65 4,78 1,45 2,49 3,24 1,68 2,08 3,23 1,28 36,35 46,81 24,66 177,650 149,100 213,100 173,360

Okul Ortalaması 16,13 9,18 13,84 7,61 3,79 6,66 5,82 3,14 5,03 1,64 1,53 1,25 2,95 0,78 2,75 12,78 6,47 11,16 4,67 4,08 3,65 5,09 2,21 4,54 3,83 3,43 2,97 60,52 34,61 51,85 268,720 246,900 296,270 264,060

KATILIMLAR

59 80 OSMAN D. BAHÇESİZ 10 5 25 -1,25 2 10 -0,50 1 9 -1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 21 6 19,50 6 3 5,25 7 1 6,75 5 1 4,75 49 61 33,75 221,231 440 342,674 21 83,395 1853 224,982 387

60 63 DEMİR ÖZCAN 10 16 14 12,50 9 3 8,25 7 3 6,25 1 3 0,25 3 1 2,75 8 22 2,50 5 5 3,75 4 6 2,50 3 7 1,25 56 64 40,00 220,508 442 164,932 578 301,324 248 198,446 568

61 407 RABİA KOÇAK 10 16 7 14,25 5 3 4,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 6 1 5,75 4 4 3,00 5 1 4,75 2 2 1,50 41 22 35,50 219,296 453 198,796 355 234,634 756 232,013 335

62 0 ARDA SALUK 10 10 2 9,50 4 6 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 13 9 10,75 5 2 4,50 7 3 6,25 45 24 39,00 217,178 468 243,373 167 221,240 875 173,403 818

63 543 FATİH YILMAZ 10 13 7 11,25 6 4 5,00 4 3 3,25 1 3 0,25 1 3 0,25 7 4 6,00 6 4 5,00 3 3 2,25 4 4 3,00 45 35 36,25 216,891 470 206,860 314 232,725 770 214,197 465

64 609 BARANSEL BAYRAM 10 14 11 11,25 7 5 5,75 6 4 5,00 1 3 0,25 3 1 2,75 7 8 5,00 5 5 3,75 2 4 1,00 3 5 1,75 48 46 36,50 216,034 478 176,181 504 267,348 510 207,372 516

65 610 CEYLİN KEKLİK 10 4 0 4,00 2 10 -0,50 5 5 3,75 1 0 1,00 12 5 10,75 5 5 3,75 8 0 8,00 5 2 4,50 42 27 35,25 212,950 503 278,069 94 155,116 1418 199,433 561

66 47 İLKE ONUR 10 10 9 7,75 11 1 10,75 7 2 6,50 1 0 1,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 5 2 4,50 5 2 4,50 3 5 1,75 45 22 39,50 205,014 561 166,121 570 296,860 276 148,768 1138

67 515 BERKE DURMUŞ. 10 15 11 12,25 9 3 8,25 6 3 5,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 11 0,25 2 6 0,50 3 4 2,00 5 3 4,25 47 45 35,75 204,791 564 144,399 757 292,798 298 181,464 727

68 558 SUDE ÇALIŞKAN 10 13 12 10,00 7 4 6,00 7 2 6,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 5 2,75 2 7 0,25 2 2 1,50 3 0 3,00 43 34 34,50 204,485 569 149,340 706 281,845 376 183,883 686

69 427 İREM AŞKIN 10 7 8 5,00 5 6 3,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 12 6 10,50 4 5 2,75 3 4 2,00 4 5 2,75 38 37 28,75 200,017 602 221,115 249 171,909 1284 204,234 530

70 596 ONAT SARP 10 18 12 15,00 5 7 3,25 5 5 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 37 29 29,75 198,933 609 123,392 1077 274,062 453 209,596 504

71 513 SUEDA KILIÇ 10 15 11 12,25 6 6 4,50 6 4 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 15 -0,75 5 5 3,75 3 6 1,50 3 6 1,50 47 55 33,25 196,415 637 137,376 855 282,411 371 174,639 798

72 552 EFE MANİSALI 10 5 23 -0,75 9 3 8,25 8 2 7,50 1 3 0,25 3 1 2,75 12 17 7,75 5 5 3,75 3 6 1,50 2 8 0,00 48 68 31,00 190,900 689 187,608 420 225,091 840 148,049 1152

73 560 HANDE KIRLI 10 10 5 8,75 9 3 8,25 8 2 7,50 3 1 2,75 2 1 1,75 32 12 29,00 183,935 772 100,062 1547 296,342 279 156,981 1020

74 574 ÇAĞRI ÖZÜLKÜ 10 10 19 5,25 5 6 3,50 4 6 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 7 8 5,00 4 6 2,50 4 5 2,75 4 5 2,75 41 60 26,00 180,987 810 185,643 435 187,360 1153 168,327 869

75 508 CCCKEREM JİTEMCCC 10 13 17 8,75 5 7 3,25 4 6 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 28 -5,00 5 5 3,75 3 7 1,25 6 4 5,00 43 77 23,75 157,490 1082 128,031 994 225,364 834 122,859 1471

76 550 ELİF AYDIN 10 8 21 2,75 4 8 2,00 3 7 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 8 22 2,50 2 8 0,00 1 4 0,00 2 8 0,00 30 84 9,00 131,833 1424 117,619 1187 143,645 1503 134,997 1321

77 104 CANER AKYILDIZ 10 7 23 1,25 2 10 -0,50 0 10 -2,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 9 21 3,75 2 8 0,00 3 7 1,25 2 8 0,00 26 94 2,50 116,315 1606 134,283 898 82,100 1863 133,766 1337
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