
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-4 (904) 103 103 219 2495

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,55 11,32 12,71 6,68 6,91 4,96 3,96 6,04 2,45 7,25 8,70 5,08 5,36 3,30 4,54 4,86 3,32 4,03 2,23 4,25 1,17 45,89 43,84 34,94 217,460

Okul Ortalaması 23,72 5,45 22,36 10,36 4,77 9,17 7,98 4,95 6,74 14,51 6,33 12,93 7,83 1,76 7,40 6,99 2,50 6,36 4,17 4,24 3,11 75,56 30,00 68,07 326,220

KATILIMLAR

1 105 BELENAY BAYKAL 9A 30 0 30,00 10 6 8,50 10 3 9,25 20 5 18,75 10 0 10,00 9 1 8,75 6 4 5,00 95 19 90,25 405,010 7

2 293 MUHAMMED TOSUN 9D 27 3 26,25 13 3 12,25 9 5 7,75 21 6 19,50 9 1 8,75 8 2 7,50 8 2 7,50 95 22 89,50 397,810 15

3 335 EMİR ŞEN 9E 29 1 28,75 14 2 13,50 12 2 11,50 17 5 15,75 7 3 6,25 9 1 8,75 6 3 5,25 94 17 89,75 393,348 19

4 259 GONCANUR KABAN 9C 28 2 27,50 11 5 9,75 8 6 6,50 21 3 20,25 9 1 8,75 7 3 6,25 6 4 5,00 90 24 84,00 391,508 22

5 165 KAZIM ALPER KARATAŞ 9C 27 3 26,25 12 4 11,00 11 3 10,25 19 2 18,50 9 1 8,75 9 1 8,75 5 5 3,75 92 19 87,25 390,580 24

6 249 BARAN AKSEL 9B 25 5 23,75 12 4 11,00 7 7 5,25 23 7 21,25 9 1 8,75 9 1 8,75 8 2 7,50 93 27 86,25 390,500 25

7 346 YASEMİN ÖZBALKAN 9E 26 4 25,00 15 1 14,75 10 4 9,00 21 6 19,50 9 1 8,75 7 3 6,25 3 6 1,50 91 25 84,75 386,435 29

8 114 UĞUR ÇAĞDAŞ DOĞAN 9C 25 5 23,75 9 7 7,25 7 7 5,25 24 4 23,00 9 1 8,75 6 4 5,00 7 3 6,25 87 31 79,25 381,528 34

9 40 RENGİN RAFİ 9A 27 3 26,25 11 5 9,75 10 4 9,00 19 6 17,50 8 2 7,50 8 2 7,50 7 2 6,50 90 24 84,00 380,688 36

10 300 EMİRHAN KARALI 9D 29 1 28,75 8 8 6,00 7 5 5,75 21 9 18,75 9 1 8,75 7 3 6,25 6 3 5,25 87 30 79,50 380,083 39

11 316 BARAN GÜVENDİREN 9D 26 4 25,00 12 4 11,00 10 4 9,00 19 6 17,50 9 1 8,75 8 1 7,75 5 5 3,75 89 25 82,75 375,663 48

12 271 ZEHRA ŞAHİN 9D 27 3 26,25 12 3 11,25 9 4 8,00 19 6 17,50 8 2 7,50 7 3 6,25 5 5 3,75 87 26 80,50 373,958 51

13 348 MUHAMMED ARDA ARAT9E 23 4 22,00 11 5 9,75 14 0 14,00 19 1 18,75 7 2 6,50 8 1 7,75 5 4 4,00 87 17 82,75 373,445 52

14 369 MEVLÜT SÜLEYMAN AKSU9E 27 2 26,50 11 2 10,50 8 4 7,00 17 2 16,50 7 1 6,75 9 1 8,75 5 2 4,50 84 14 80,50 371,110 56

15 269 EYLÜL GÜNDÜZ 9D 27 3 26,25 12 4 11,00 8 5 6,75 20 10 17,50 9 1 8,75 8 2 7,50 3 7 1,25 87 32 79,00 370,748 58

16 247 AZRA ÖZAKGÜL 9C 27 3 26,25 9 6 7,50 10 3 9,25 20 5 18,75 8 2 7,50 5 5 3,75 5 4 4,00 84 28 77,00 370,508 59

17 353 GÜL KILIÇ 9E 26 3 25,25 11 5 9,75 11 3 10,25 17 5 15,75 8 1 7,75 8 2 7,50 6 3 5,25 87 22 81,50 368,400 66

18 287 ASYA ÇINAR 9D 24 5 22,75 12 4 11,00 5 9 2,75 21 5 19,75 10 0 10,00 7 3 6,25 6 2 5,50 85 28 78,00 367,058 68

19 275 FURKAN H BÜYÜKYAVUZ9D 27 3 26,25 12 4 11,00 11 3 10,25 16 4 15,00 8 2 7,50 8 2 7,50 4 6 2,50 86 24 80,00 365,663 70

20 370 BATUHAN MECİT 9E 24 3 23,25 13 1 12,75 8 4 7,00 19 3 18,25 10 0 10,00 6 3 5,25 3 5 1,75 83 19 78,25 365,195 71

21 250 İREM ÇAM 9C 28 2 27,50 13 1 12,75 7 3 6,25 18 5 16,75 7 2 6,50 5 4 4,00 3 4 2,00 81 21 75,75 365,163 72

22 240 ADA YURDAKUL 9C 27 3 26,25 8 7 6,25 8 6 6,50 18 4 17,00 10 0 10,00 8 2 7,50 5 5 3,75 84 27 77,25 364,845 73

23 291 ÖYKÜ BOZTAŞ 9D 25 5 23,75 7 7 5,25 8 5 6,75 23 5 21,75 9 1 8,75 6 4 5,00 2 5 0,75 80 32 72,00 363,445 76

24 211 MELEK ABAŞ 9E 27 2 26,50 12 4 11,00 7 4 6,00 16 1 15,75 8 1 7,75 7 0 7,00 2 1 1,75 79 13 75,75 359,443 89

25 197 MİNELSU K URT 9B 28 2 27,50 11 4 10,00 9 5 7,75 14 6 12,50 9 1 8,75 8 1 7,75 6 4 5,00 85 23 79,25 358,660 93

26 22 ARDA YENİK 9A 27 3 26,25 8 5 6,75 8 4 7,00 15 4 14,00 8 1 7,75 8 1 7,75 6 2 5,50 80 20 75,00 351,408 106

27 327 EYLÜL HAZAL ÇETİNKAY9E 29 1 28,75 9 7 7,25 7 7 5,25 15 5 13,75 6 3 5,25 6 4 5,00 7 3 6,25 79 30 71,50 349,225 108

28 224 REFİK ERTEM 9C 27 3 26,25 12 4 11,00 8 5 6,75 10 3 9,25 10 0 10,00 9 1 8,75 9 1 8,75 85 17 80,75 348,750 110

29 344 MELİKE ERCAN 9E 25 2 24,50 9 3 8,25 7 4 6,00 16 3 15,25 7 1 6,75 8 0 8,00 5 2 4,50 77 15 73,25 347,985 113
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Genel Ortalama 15,55 11,32 12,71 6,68 6,91 4,96 3,96 6,04 2,45 7,25 8,70 5,08 5,36 3,30 4,54 4,86 3,32 4,03 2,23 4,25 1,17 45,89 43,84 34,94 217,460

Okul Ortalaması 23,72 5,45 22,36 10,36 4,77 9,17 7,98 4,95 6,74 14,51 6,33 12,93 7,83 1,76 7,40 6,99 2,50 6,36 4,17 4,24 3,11 75,56 30,00 68,07 326,220

KATILIMLAR

30 170 DEFNE ARAS 9D 21 9 18,75 8 8 6,00 7 7 5,25 24 6 22,50 9 1 8,75 8 2 7,50 2 8 0,00 79 41 68,75 347,975 114

31 253 CİHAN TAŞDEMİR 9B 26 3 25,25 14 2 13,50 9 4 8,00 14 8 12,00 9 1 8,75 8 1 7,75 2 7 0,25 82 26 75,50 345,435 121

32 352 YAĞMUR BAYDAR 9E 27 1 26,75 12 3 11,25 9 3 8,25 11 6 9,50 7 1 6,75 9 1 8,75 7 3 6,25 82 18 77,50 344,645 123

33 173 DAMLA KOÇKAFA 9B 25 4 24,00 12 3 11,25 9 4 8,00 16 9 13,75 8 2 7,50 6 4 5,00 5 4 4,00 81 30 73,50 343,673 124

34 242 SEVCAN KAPLAN 9C 23 6 21,50 10 6 8,50 7 6 5,50 19 7 17,25 7 1 6,75 8 2 7,50 5 4 4,00 79 32 71,00 342,930 125

35 355 NEHİR GÜL 9B 26 4 25,00 13 3 12,25 10 4 9,00 15 14 11,50 8 2 7,50 7 3 6,25 5 5 3,75 84 35 75,25 342,795 126

36 217 RÜMEYSA ORUÇ 9C 28 2 27,50 11 5 9,75 10 4 9,00 12 3 11,25 8 2 7,50 7 3 6,25 3 6 1,50 79 25 72,75 342,325 128

37 144 BEYZA ALKAN 9B 24 6 22,50 10 6 8,50 8 5 6,75 19 7 17,25 8 2 7,50 5 5 3,75 4 5 2,75 78 36 69,00 341,528 130

38 292 RUVEYDA DİKYOL 9D 21 4 20,00 10 4 9,00 10 4 9,00 17 7 15,25 10 0 10,00 8 2 7,50 5 5 3,75 81 26 74,50 340,965 132

39 127 MEHMET EFE ÜÇDEMİR 9B 27 3 26,25 10 6 8,50 10 4 9,00 16 14 12,50 8 2 7,50 7 3 6,25 3 7 1,25 81 39 71,25 340,188 133

40 265 EZGİ MELAN 9C 28 2 27,50 10 6 8,50 7 7 5,25 17 7 15,25 5 4 4,00 6 2 5,50 1 9 -1,25 74 37 64,75 338,095 137

41 238 NAZLICAN ÖZELER 9C 27 1 26,75 12 4 11,00 8 4 7,00 11 9 8,75 8 1 7,75 8 2 7,50 7 3 6,25 81 24 75,00 337,175 139

42 137 AYŞEN KILINÇ 9B 25 5 23,75 12 4 11,00 8 5 6,75 15 13 11,75 9 1 8,75 9 1 8,75 4 6 2,50 82 35 73,25 336,175 143

43 274 GÖRKEM ARDA ÖNAL 9D 24 6 22,50 6 8 4,00 8 5 6,75 19 0 19,00 6 3 5,25 7 3 6,25 1 4 0,00 71 29 63,75 335,825 144

44 367 ECEM ÖZER 9E 27 3 26,25 11 4 10,00 7 6 5,50 12 5 10,75 8 1 7,75 7 3 6,25 6 4 5,00 78 26 71,50 334,905 146

45 227 BATUHAN EREN ASLAN 9C 14 14 10,50 13 3 12,25 8 6 6,50 24 6 22,50 10 0 10,00 7 3 6,25 4 5 2,75 80 37 70,75 334,655 147

46 116 FURKAN KARA 9B 24 2 23,50 11 2 10,50 10 1 9,75 13 3 12,25 8 2 7,50 6 2 5,50 3 4 2,00 75 16 71,00 333,238 153

47 65 MEHMET KAAN KASAP 9A 20 10 17,50 8 8 6,00 10 4 9,00 19 8 17,00 9 1 8,75 7 3 6,25 7 3 6,25 80 37 70,75 332,823 154

48 5 ŞENAY TEMİZ 9A 25 4 24,00 8 4 7,00 7 3 6,25 14 5 12,75 8 2 7,50 8 1 7,75 4 2 3,50 74 21 68,75 330,190 169

49 121 BEYZA TAŞKAFA 9B 26 4 25,00 7 8 5,00 6 7 4,25 13 4 12,00 10 0 10,00 8 2 7,50 6 3 5,25 76 28 69,00 329,868 170

50 141 EREN KORKMAZ 9E 24 4 23,00 13 2 12,50 7 5 5,75 12 4 11,00 9 1 8,75 8 2 7,50 3 3 2,25 76 21 70,75 327,390 176

51 244 SELEN YAKALI 9C 28 2 27,50 10 6 8,50 8 6 6,50 10 4 9,00 6 4 5,00 7 3 6,25 7 3 6,25 76 28 69,00 327,370 177

52 345 ESRA GÜNAY 9E 26 4 25,00 14 2 13,50 9 3 8,25 10 9 7,75 8 1 7,75 9 0 9,00 3 5 1,75 79 24 73,00 326,953 178

53 280 NEBAHAT İNCE 9D 23 7 21,25 12 3 11,25 10 3 9,25 12 9 9,75 8 2 7,50 9 0 9,00 7 3 6,25 81 27 74,25 326,838 181

54 194 EGE ŞEVKLİ 9B 25 4 24,00 13 3 12,25 8 5 6,75 12 5 10,75 9 1 8,75 6 3 5,25 3 7 1,25 76 28 69,00 325,610 188

55 198 ALEYNA PEHLİVANOĞLU9C 25 5 23,75 11 5 9,75 10 4 9,00 12 4 11,00 8 2 7,50 7 3 6,25 3 6 1,50 76 29 68,75 325,280 190

56 157 IRMAK ÖKSÜN 9D 21 9 18,75 10 6 8,50 6 8 4,00 21 9 18,75 8 2 7,50 7 3 6,25 1 9 -1,25 74 46 62,50 324,475 192

57 264 M ALİ ALTAY 9C 24 6 22,50 12 4 11,00 9 5 7,75 14 14 10,50 9 1 8,75 7 3 6,25 5 5 3,75 80 38 70,50 324,328 193

58 193 AHMET KÖSE 9B 21 8 19,00 14 1 13,75 9 3 8,25 16 7 14,25 9 1 8,75 4 4 3,00 2 4 1,00 75 28 68,00 323,710 197
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Genel Ortalama 15,55 11,32 12,71 6,68 6,91 4,96 3,96 6,04 2,45 7,25 8,70 5,08 5,36 3,30 4,54 4,86 3,32 4,03 2,23 4,25 1,17 45,89 43,84 34,94 217,460
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KATILIMLAR

59 155 TAHA BAŞAR COŞKUN 9B 21 9 18,75 10 6 8,50 10 4 9,00 15 8 13,00 9 1 8,75 7 3 6,25 7 3 6,25 79 34 70,50 323,315 200

60 12 NEHİR ÇELİK 9A 24 4 23,00 9 3 8,25 9 4 8,00 13 7 11,25 7 2 6,50 7 3 6,25 4 3 3,25 73 26 66,50 319,493 214

61 333 NEHİR ZEYTİNÖZÜ 9E 21 4 20,00 10 3 9,25 6 5 4,75 16 3 15,25 8 2 7,50 5 5 3,75 4 3 3,25 70 25 63,75 319,243 217

62 375 HÜSEYİN BÜLBÜL 9B 26 3 25,25 14 2 13,50 9 4 8,00 9 7 7,25 8 2 7,50 7 3 6,25 2 5 0,75 75 26 68,50 317,155 225

63 201 ATABERK YILDIZ 9C 22 8 20,00 10 4 9,00 9 4 8,00 15 2 14,50 5 3 4,25 7 2 6,50 2 6 0,50 70 29 62,75 315,553 233

64 169 NİSAN EKSİN 9B 26 4 25,00 10 6 8,50 7 4 6,00 12 7 10,25 7 3 6,25 6 4 5,00 4 5 2,75 72 33 63,75 315,238 235

65 72 BAHAR TEKİN 9A 23 7 21,25 10 5 8,75 10 2 9,50 12 2 11,50 5 5 3,75 6 2 5,50 5 2 4,50 71 25 64,75 313,275 243

66 88 YUSUF KOÇ 9A 24 6 22,50 11 4 10,00 9 5 7,75 9 3 8,25 8 2 7,50 7 2 6,50 6 3 5,25 74 25 67,75 311,845 251

67 216 TUĞBERK YÖNEY 9C 23 7 21,25 11 5 9,75 10 4 9,00 12 5 10,75 7 3 6,25 8 2 7,50 2 8 0,00 73 34 64,50 310,573 254

68 286 ATA BAYATSAPAN 9D 19 11 16,25 11 5 9,75 8 6 6,50 18 12 15,00 9 1 8,75 7 3 6,25 3 7 1,25 75 45 63,75 310,425 256

69 188 EMİRALP YAKALI 9B 25 4 24,00 12 4 11,00 8 5 6,75 8 3 7,25 7 2 6,50 8 2 7,50 4 4 3,00 72 24 66,00 308,743 264

70 307 YAĞMUR TETİK 9E 25 4 24,00 12 4 11,00 6 4 5,00 10 5 8,75 7 3 6,25 8 2 7,50 2 3 1,25 70 25 63,75 308,643 266

71 167 AHMET KAAN BOSTAN 9B 22 8 20,00 9 7 7,25 9 5 7,75 16 8 14,00 6 4 5,00 6 3 5,25 2 5 0,75 70 40 60,00 308,270 267

72 103 AHMET YİĞİT TAYLAN 9A 20 9 17,75 9 6 7,50 6 7 4,25 14 5 12,75 7 3 6,25 7 2 6,50 9 1 8,75 72 33 63,75 306,030 282

73 315 YİĞİT KOÇYİĞİT 9D 18 9 15,75 10 3 9,25 9 3 8,25 15 10 12,50 7 2 6,50 7 2 6,50 6 3 5,25 72 32 64,00 302,320 301

74 3 CEYDA TÜRKLER 9A 24 6 22,50 8 8 6,00 4 10 1,50 15 11 12,25 8 2 7,50 6 4 5,00 4 6 2,50 69 47 57,25 301,743 308

75 246 FURKAN ÇAKMAK 9C 14 9 11,75 7 5 5,75 5 5 3,75 21 3 20,25 5 2 4,50 8 2 7,50 4 3 3,25 64 29 56,75 301,493 313

76 356 MEHMET ÇINAR 9B 22 8 20,00 13 3 12,25 9 4 8,00 10 3 9,25 7 3 6,25 6 2 5,50 3 5 1,75 70 28 63,00 300,488 322

77 77 OZAN CANGİR 9A 25 5 23,75 10 5 8,75 7 7 5,25 9 9 6,75 9 1 8,75 7 3 6,25 4 4 3,00 71 34 62,50 299,100 328

78 182 ALP TOPRAK ERGİN 9C 21 7 19,25 11 3 10,25 5 4 4,00 14 8 12,00 7 2 6,50 5 3 4,25 3 3 2,25 66 30 58,50 297,348 337

79 69 ADNAN KABLAN 9A 16 12 13,00 8 8 6,00 10 3 9,25 18 7 16,25 7 2 6,50 7 3 6,25 2 2 1,50 68 37 58,75 296,990 340

80 150 ONUR SALKIM 9E 26 4 25,00 12 4 11,00 10 4 9,00 3 4 2,00 8 2 7,50 7 1 6,75 6 4 5,00 72 23 66,25 295,748 343

81 0 FATMA ÖZDEMİR 9C 23 7 21,25 4 7 2,25 4 3 3,25 18 11 15,25 4 2 3,50 6 2 5,50 1 5 -0,25 60 37 50,75 295,103 350

82 100 ELİF KILI Ç 9A 23 6 21,50 8 6 6,50 8 4 7,00 10 5 8,75 8 2 7,50 7 3 6,25 2 1 1,75 66 27 59,25 293,743 360

83 325 KAAN AKGÜN 9E 22 8 20,00 10 6 8,50 7 7 5,25 10 6 8,50 10 0 10,00 6 4 5,00 4 5 2,75 69 36 60,00 291,093 376

84 57 SUDENUR SOLAKOĞLU 9A 25 4 24,00 6 10 3,50 7 4 6,00 9 4 8,00 8 1 7,75 6 1 5,75 1 0 1,00 62 24 56,00 289,985 382

85 243 BARANN GÖKALP 9C 22 8 20,00 11 5 9,75 8 6 6,50 9 7 7,25 8 2 7,50 7 3 6,25 5 5 3,75 70 36 61,00 289,668 388

86 113 EFEPUL * 9B 21 9 18,75 10 5 8,75 7 7 5,25 11 7 9,25 8 2 7,50 8 2 7,50 4 6 2,50 69 38 59,50 289,650 389

87 279 İREM GÜLTEKİN 9D 19 11 16,25 10 6 8,50 7 7 5,25 14 7 12,25 8 2 7,50 7 3 6,25 3 7 1,25 68 43 57,25 288,805 400
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Genel Ortalama 15,55 11,32 12,71 6,68 6,91 4,96 3,96 6,04 2,45 7,25 8,70 5,08 5,36 3,30 4,54 4,86 3,32 4,03 2,23 4,25 1,17 45,89 43,84 34,94 217,460

Okul Ortalaması 23,72 5,45 22,36 10,36 4,77 9,17 7,98 4,95 6,74 14,51 6,33 12,93 7,83 1,76 7,40 6,99 2,50 6,36 4,17 4,24 3,11 75,56 30,00 68,07 326,220

KATILIMLAR

88 164 ECE NAZ ŞAHAN 9B 22 8 20,00 10 6 8,50 7 7 5,25 11 12 8,00 9 1 8,75 6 4 5,00 5 5 3,75 70 43 59,25 288,090 410

89 50 ATAKAN BOYALI 9A 22 8 20,00 13 3 12,25 8 6 6,50 11 19 6,25 7 3 6,25 8 2 7,50 4 6 2,50 73 47 61,25 287,550 413

90 342 ARDA GÖRER 9E 18 9 15,75 8 5 6,75 7 6 5,50 12 6 10,50 8 1 7,75 8 1 7,75 6 2 5,50 67 30 59,50 286,388 417

91 229 IRMAK NUR YÜKSEL 9C 21 9 18,75 11 5 9,75 6 5 4,75 11 11 8,25 8 2 7,50 6 4 5,00 6 3 5,25 69 39 59,25 286,178 419

92 214 FURKAN KILIÇ 9C 25 5 23,75 5 3 4,25 7 7 5,25 7 2 6,50 10 0 10,00 7 2 6,50 61 19 56,25 285,288 427

93 365 HAKKI ERAY AKDEMİR 9E 21 9 18,75 9 7 7,25 10 4 9,00 12 16 8,00 6 4 5,00 6 4 5,00 6 4 5,00 70 48 58,00 283,303 443

94 263 MERT KALPTEBİRÇİÇEK 9C 17 8 15,00 11 5 9,75 7 7 5,25 11 4 10,00 8 2 7,50 6 4 5,00 5 5 3,75 65 35 56,25 277,338 481

95 44 MİRAY KARTAL 9A 17 13 13,75 9 6 7,50 6 7 4,25 14 10 11,50 8 2 7,50 8 1 7,75 4 3 3,25 66 42 55,50 277,053 484

96 267 ELİF İMAL 9C 25 5 23,75 13 3 12,25 5 9 2,75 11 19 6,25 6 4 5,00 5 5 3,75 0 10 -2,50 65 55 51,25 275,813 495

97 364 İNANÇ YILDIRIM 9E 17 10 14,50 10 6 8,50 7 7 5,25 11 4 10,00 10 0 10,00 6 2 5,50 1 4 0,00 62 33 53,75 271,095 530

98 266 BERÇEM ÇELİKEL 9C 23 7 21,25 7 7 5,25 4 2 3,50 6 1 5,75 5 3 4,25 6 2 5,50 3 2 2,50 54 24 48,00 261,098 621

99 277 BARAN KIZILKAYA 9D 12 11 9,25 8 5 6,75 6 5 4,75 17 7 15,25 5 3 4,25 4 3 3,25 1 5 -0,25 53 39 43,25 254,498 684

100 4 ULAŞ BORAN ÖZOĞLU 9A 20 7 18,25 8 6 6,50 6 8 4,00 5 4 4,00 7 2 6,50 7 3 6,25 4 2 3,50 57 32 49,00 251,210 716

101 191 FİRDESESMA AYDOĞDU9B 22 8 20,00 8 7 6,25 4 9 1,75 7 8 5,00 7 2 6,50 5 3 4,25 1 7 -0,75 54 44 43,00 246,070 763

102 108 AKIN NAMLI 9A 20 8 18,00 8 6 6,50 6 8 4,00 5 3 4,25 7 2 6,50 5 5 3,75 2 8 0,00 53 40 43,00 239,715 842

103 260 DİLA GÜLTEKİN 9C 20 10 17,50 7 9 4,75 5 9 2,75 2 5 0,75 1 9 -1,25 3 7 1,25 2 8 0,00 40 57 25,75 193,598 1427
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