
OKUL TYT NET LİSTESİ (Genel sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 11.SINIF 1.DENEME 154 154 154 800

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam Genel
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,26 6,33 15,68 4,63 2,96 3,89 4,04 2,05 3,53 2,19 1,27 1,88 3,75 0,60 3,60 16,31 5,46 14,94 5,38 2,37 4,79 4,89 2,10 4,36 5,43 2,93 4,70 63,88 26,07 57,37 284,990

Okul Ortalaması 19,44 5,48 18,07 6,03 2,57 5,38 4,52 1,73 4,09 2,65 1,15 2,37 4,51 0,22 4,46 17,23 6,38 15,63 6,28 2,37 5,69 5,77 2,37 5,18 5,64 2,96 4,90 72,07 25,23 65,77 312,160

KATILIMLAR

1 321 PELİNSU YAĞCI 11A 24 2 23,50 10 0 10,00 9 0 9,00 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 10 0 10,00 9 1 8,75 10 0 10,00 109 6 107,50 452,808 12

2 318 NİLAY GÖKER 11A 24 2 23,50 9 1 8,75 5 4 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 28 2 27,50 10 0 10,00 9 0 9,00 9 1 8,75 102 12 99,00 434,808 25

3 10 ABDULLAH ASLAN 11D 24 4 23,00 8 2 7,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 26 3 25,25 9 1 8,75 8 2 7,50 6 4 5,00 95 16 91,00 411,385 61

4 208 DENİZ ÇELİK 11C 23 3 22,25 7 3 6,25 7 2 6,50 5 0 5,00 5 0 5,00 25 3 24,25 9 0 9,00 6 3 5,25 7 3 6,25 94 17 89,75 404,410 73

5 628 SILA ŞEN 11C 23 4 22,00 6 2 5,50 8 2 7,50 4 0 4,00 4 0 4,00 25 4 24,00 9 1 8,75 8 1 7,75 6 3 5,25 93 17 88,75 400,793 79

6 652 RUBAR AKYILDIZ 11D 21 6 19,50 7 3 6,25 9 0 9,00 3 1 2,75 4 0 4,00 25 4 24,00 8 2 7,50 8 1 7,75 9 1 8,75 94 18 89,50 396,795 86

7 184 BUSE TULUMCU 11A 22 3 21,25 8 2 7,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 25 4 24,00 9 1 8,75 9 0 9,00 5 5 3,75 91 16 87,00 395,543 89

8 185 RÜMEYSA DİKYOL 11B 21 6 19,50 7 2 6,50 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 25 5 23,75 9 0 9,00 8 1 7,75 9 1 8,75 91 16 87,00 390,438 94

9 351 ÖYKÜ DURAN 11A 23 3 22,25 6 4 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 24 2 23,50 10 0 10,00 7 2 6,50 7 3 6,25 88 15 84,25 390,045 95

10 222 SUDE ÜNAL 11D 24 5 22,75 7 3 6,25 6 1 5,75 4 1 3,75 5 0 5,00 24 4 23,00 6 3 5,25 6 3 5,25 6 4 5,00 88 24 82,00 386,198 106

11 98 UĞURCAN KARAGÖZ 11D 24 5 22,75 8 2 7,50 4 4 3,00 2 3 1,25 5 0 5,00 25 5 23,75 8 2 7,50 8 1 7,75 4 6 2,50 88 28 81,00 385,798 107

12 635 İLAYDA KÜLCÜ 11E 28 2 27,50 8 2 7,50 10 0 10,00 4 0 4,00 5 0 5,00 23 2 22,50 78 6 76,50 385,760 108

13 11 TUBA ÖNER 11C 20 6 18,50 9 1 8,75 9 1 8,75 3 0 3,00 5 0 5,00 24 4 23,00 4 1 3,75 8 2 7,50 8 2 7,50 90 17 85,75 384,808 110

14 0 ECE SARIYILDIZ 11A 25 3 24,25 8 2 7,50 5 1 4,75 4 1 3,75 5 0 5,00 21 3 20,25 7 2 6,50 6 3 5,25 7 3 6,25 88 18 83,50 384,090 111

15 207 BEYZANUR AKÇAY 11E 28 2 27,50 8 2 7,50 10 0 10,00 3 2 2,50 5 0 5,00 24 5 22,75 78 11 75,25 383,808 113

16 334 MELİSA FİRİK 11A 21 9 18,75 6 4 5,00 8 2 7,50 5 0 5,00 5 0 5,00 24 6 22,50 8 2 7,50 7 3 6,25 8 2 7,50 92 28 85,00 381,800 117

17 282 ALİTAN TAŞÇI 11D 20 3 19,25 8 2 7,50 5 3 4,25 4 1 3,75 5 0 5,00 23 2 22,50 9 1 8,75 8 1 7,75 6 2 5,50 88 15 84,25 381,088 120

18 604 A KAAN ELMAS 11C 23 3 22,25 9 1 8,75 7 3 6,25 4 1 3,75 4 1 3,75 22 6 20,50 6 3 5,25 9 1 8,75 5 5 3,75 89 24 83,00 379,650 122

19 435 SEÇİL FİLİZ 11C 23 5 21,75 4 3 3,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 24 4 23,00 7 2 6,50 8 1 7,75 6 2 5,50 85 19 80,25 379,575 123

20 136 CAVİT KAYA 11C 22 6 20,50 9 1 8,75 6 4 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 22 5 20,75 8 1 7,75 6 4 5,00 6 4 5,00 88 26 81,50 373,540 138

21 27 ŞEMSİYE DÜZCE 11B 22 8 20,00 9 1 8,75 8 2 7,50 4 1 3,75 5 0 5,00 21 5 19,75 5 4 4,00 7 3 6,25 8 2 7,50 89 26 82,50 371,755 141

22 626 NİSA NUR ŞAHİN 11C 23 0 23,00 6 3 5,25 1 1 0,75 1 0 1,00 5 0 5,00 23 6 21,50 7 2 6,50 7 1 6,75 7 3 6,25 80 16 76,00 368,780 147

23 305 FATİH KÖKSAL 11A 17 3 16,25 6 3 5,25 6 2 5,50 4 0 4,00 5 0 5,00 25 2 24,50 5 4 4,00 8 0 8,00 6 2 5,50 82 16 78,00 368,138 151

24 414 RABİA NUR ÇAVDAR 11E 25 5 23,75 7 3 6,25 9 1 8,75 5 0 5,00 4 1 3,75 23 2 22,50 73 12 70,00 364,088 161

25 139 HAVVA NUR ÖZDEMİR 11A 18 5 16,75 6 1 5,75 1 0 1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 27 1 26,75 6 2 5,50 7 1 6,75 5 4 4,00 76 16 72,00 363,073 165

26 29 BERKE BALİ 11A 25 2 24,50 9 1 8,75 10 0 10,00 5 0 5,00 5 0 5,00 20 2 19,50 74 5 72,75 362,855 166

27 329 BURAK ÇIRPANLI 11D 20 3 19,25 5 3 4,25 3 0 3,00 1 0 1,00 5 0 5,00 24 6 22,50 9 1 8,75 7 2 6,50 6 4 5,00 80 19 75,25 362,160 168

28 215 ELİF ESMA ÇEVİK 11C 23 5 21,75 8 1 7,75 2 2 1,50 5 0 5,00 20 4 19,00 6 3 5,25 8 0 8,00 8 1 7,75 80 16 76,00 358,683 171

29 317 ÖZEN ÇELİK 11B 21 3 20,25 7 3 6,25 8 1 7,75 3 1 2,75 5 0 5,00 21 3 20,25 6 2 5,50 4 3 3,25 5 4 4,00 80 20 75,00 358,618 172
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Genel Ortalama 17,26 6,33 15,68 4,63 2,96 3,89 4,04 2,05 3,53 2,19 1,27 1,88 3,75 0,60 3,60 16,31 5,46 14,94 5,38 2,37 4,79 4,89 2,10 4,36 5,43 2,93 4,70 63,88 26,07 57,37 284,990

Okul Ortalaması 19,44 5,48 18,07 6,03 2,57 5,38 4,52 1,73 4,09 2,65 1,15 2,37 4,51 0,22 4,46 17,23 6,38 15,63 6,28 2,37 5,69 5,77 2,37 5,18 5,64 2,96 4,90 72,07 25,23 65,77 312,160

KATILIMLAR

30 326 EMRE İSKENDEROĞLU 11B 17 5 15,75 6 2 5,50 5 2 4,50 2 1 1,75 4 1 3,75 24 3 23,25 9 1 8,75 6 3 5,25 8 2 7,50 81 20 76,00 358,450 173

31 631 SUDENAZ BÜYÜKCIRIK 11E 24 3 23,25 7 2 6,50 10 0 10,00 4 1 3,75 5 0 5,00 22 5 20,75 72 11 69,25 356,390 179

32 192 ESMA ATAÇ 11C 22 3 21,25 10 0 10,00 1 2 0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 20 4 19,00 6 0 6,00 8 1 7,75 4 0 4,00 77 11 74,25 354,520 187

33 174 EFE İLKEM TUNCA 11D 25 4 24,00 5 5 3,75 5 4 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 20 7 18,25 8 2 7,50 6 2 5,50 4 6 2,50 80 32 72,00 353,658 189

34 620 ÖZGÜN ULUDAĞ 11C 22 8 20,00 4 6 2,50 4 6 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 23 4 22,00 9 1 8,75 6 4 5,00 4 6 2,50 80 37 70,75 353,398 190

35 409 ELİF BESTE GÖNÜLAL 11C 21 1 20,75 5 3 4,25 2 0 2,00 5 0 5,00 22 7 20,25 7 1 6,75 7 1 6,75 7 3 6,25 76 16 72,00 351,903 193

36 209 TUNA MAĞAN 11E 21 5 19,75 10 0 10,00 9 1 8,75 4 1 3,75 4 1 3,75 23 3 22,25 71 11 68,25 351,340 195

37 440 ALMİRA AYGÜN 11A 20 7 18,25 8 2 7,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 20 5 18,75 8 1 7,75 8 2 7,50 6 4 5,00 82 24 76,00 350,858 198

38 118 SEVDE YAZAN 11D 22 3 21,25 6 2 5,50 5 2 4,50 4 0 4,00 4 1 3,75 18 6 16,50 7 2 6,50 6 2 5,50 8 1 7,75 80 19 75,25 349,055 202

39 205 FATMASU ÜÇGÜL 11E 24 6 22,50 8 2 7,50 9 1 8,75 5 0 5,00 5 0 5,00 21 9 18,75 72 18 67,50 345,313 214

40 313 GİZEM İŞÇİOĞLU 11A 19 1 18,75 5 3 4,25 5 0 5,00 23 2 22,50 3 2 2,50 7 1 6,75 8 2 7,50 70 11 67,25 344,670 215

41 659 NECATİ CANBERK EZGÜ 11D 17 7 15,25 6 3 5,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 23 6 21,50 6 2 5,50 7 2 6,50 6 4 5,00 78 26 71,50 343,583 220

42 94 YASEMİN NABİT 11D 16 5 14,75 6 1 5,75 1 3 0,25 4 0 4,00 25 2 24,50 7 1 6,75 7 1 6,75 6 3 5,25 72 16 68,00 343,395 221

43 14 ENGİNKAAN DURMUŞ 11B 17 7 15,25 5 2 4,50 7 1 6,75 3 1 2,75 5 0 5,00 22 4 21,00 6 4 5,00 6 1 5,75 6 3 5,25 77 23 71,25 341,793 226

44 230 MEHLİKA HİLAL KOÇ 11C 21 9 18,75 5 5 3,75 6 4 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 22 6 20,50 6 4 5,00 6 4 5,00 4 6 2,50 78 40 68,00 341,303 228

45 374 NİLAY NALCI 11E 28 2 27,50 10 0 10,00 9 1 8,75 3 1 2,75 5 0 5,00 15 6 13,50 70 10 67,50 340,490 230

46 126 SILA CANBAZ 11B 22 6 20,50 6 4 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 20 7 18,25 7 3 6,25 6 3 5,25 6 4 5,00 76 27 69,25 340,338 232

47 18 NERGİS GÜLER 11C 22 6 20,50 8 2 7,50 9 1 8,75 2 0 2,00 1 1 0,75 19 7 17,25 7 2 6,50 3 6 1,50 6 3 5,25 77 28 70,00 339,670 233

48 636 ÖZGE GÜZEL 11D 19 3 18,25 8 1 7,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 5 0 5,00 19 3 18,25 7 2 6,50 9 1 8,75 5 5 3,75 75 16 71,00 338,950 235

49 633 İLAYDA ACET 11C 24 6 22,50 7 3 6,25 6 4 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 17 13 13,75 8 2 7,50 7 3 6,25 6 4 5,00 82 38 72,50 338,000 239

50 210 EMRE SARICIK 11E 20 8 18,00 10 0 10,00 9 1 8,75 4 1 3,75 4 1 3,75 22 4 21,00 69 15 65,25 337,685 240

51 606 YELİZ CİĞAL 11D 16 2 15,50 7 1 6,75 3 1 2,75 5 0 5,00 23 4 22,00 7 1 6,75 5 1 4,75 4 1 3,75 70 11 67,25 336,783 244

52 336 ÖZGE SEVER 11B 21 2 20,50 7 2 6,50 1 1 0,75 5 0 5,00 18 4 17,00 6 1 5,75 7 2 6,50 8 2 7,50 73 14 69,50 336,643 245

53 332 BUSE ERMİŞ 11B 19 5 17,75 5 5 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 21 2 20,50 5 1 4,75 5 2 4,50 5 1 4,75 71 17 66,75 336,273 247

54 304 İZZET CAN KURT 11C 17 8 15,00 7 2 6,50 6 3 5,25 2 0 2,00 5 0 5,00 22 6 20,50 8 2 7,50 5 5 3,75 5 5 3,75 77 31 69,25 335,740 249

55 314 ERAY GÖKER 11C 18 12 15,00 8 2 7,50 5 0 5,00 5 0 5,00 22 8 20,00 7 3 6,25 6 4 5,00 7 3 6,25 78 32 70,00 335,425 251

56 34 YUNUS EMRE BİLGİÇ 11C 22 5 20,75 8 2 7,50 5 5 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 17 8 15,00 7 3 6,25 6 4 5,00 6 4 5,00 79 33 70,75 334,720 257

57 179 SENA ÇAKAN 11C 20 5 18,75 8 0 8,00 2 2 1,50 5 0 5,00 19 10 16,50 9 1 8,75 6 2 5,50 7 1 6,75 76 21 70,75 334,013 260

58 175 HAKA  E 11C 17 13 13,75 9 1 8,75 8 2 7,50 3 2 2,50 5 0 5,00 20 10 17,50 8 2 7,50 8 2 7,50 5 4 4,00 83 36 74,00 333,888 261
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Genel Ortalama 17,26 6,33 15,68 4,63 2,96 3,89 4,04 2,05 3,53 2,19 1,27 1,88 3,75 0,60 3,60 16,31 5,46 14,94 5,38 2,37 4,79 4,89 2,10 4,36 5,43 2,93 4,70 63,88 26,07 57,37 284,990

Okul Ortalaması 19,44 5,48 18,07 6,03 2,57 5,38 4,52 1,73 4,09 2,65 1,15 2,37 4,51 0,22 4,46 17,23 6,38 15,63 6,28 2,37 5,69 5,77 2,37 5,18 5,64 2,96 4,90 72,07 25,23 65,77 312,160

KATILIMLAR

59 418 AKİF ALİ AKBALIK 11B 17 10 14,50 9 1 8,75 2 3 1,25 5 0 5,00 22 6 20,50 8 1 7,75 6 4 5,00 7 3 6,25 76 28 69,00 333,410 265

60 417 RABİA AYDIN 11E 26 4 25,00 9 1 8,75 10 0 10,00 4 1 3,75 5 0 5,00 16 10 13,50 70 16 66,00 332,105 270

61 310 SILA ÖZLEM SERT 11D 22 4 21,00 7 2 6,50 3 3 2,25 3 2 2,50 5 0 5,00 16 1 15,75 4 3 3,25 4 4 3,00 8 1 7,75 72 20 67,00 329,808 274

62 429 MELİSA ÇORUK 11A 19 7 17,25 6 4 5,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 22 6 20,50 4 6 2,50 5 5 3,75 7 3 6,25 72 34 63,50 328,568 277

63 92 11B 9 3 8,25 9 0 9,00 3 1 2,75 5 0 5,00 24 4 23,00 7 3 6,25 7 2 6,50 9 1 8,75 73 14 69,50 328,293 279

64 134 SUDE SABUNCU 11E 26 4 25,00 8 2 7,50 10 0 10,00 3 2 2,50 5 0 5,00 17 13 13,75 69 21 63,75 328,013 280

65 656 ELİF ALTIPARMAK 11A 23 4 22,00 9 1 8,75 4 4 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 13 6 11,50 6 3 5,25 6 4 5,00 7 3 6,25 77 26 70,50 326,610 284

66 524 MERT BERKE ÇÜRÜK 11D 24 5 22,75 5 5 3,75 8 2 7,50 2 3 1,25 5 0 5,00 15 8 13,00 6 3 5,25 6 3 5,25 5 5 3,75 76 34 67,50 326,505 285

67 301 SELENAY YILMAZ 11D 22 8 20,00 6 1 5,75 19 6 17,50 9 1 8,75 7 3 6,25 7 3 6,25 70 22 64,50 326,068 287

68 341 DOĞA CİGERCİ 11D 25 2 24,50 3 0 3,00 5 2 4,50 3 1 2,75 5 0 5,00 14 4 13,00 6 2 5,50 4 2 3,50 3 1 2,75 68 14 64,50 324,183 290

69 454 CEREN ÖZBEK 11C 26 4 25,00 10 0 10,00 5 5 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 11 12 8,00 5 2 4,50 8 2 7,50 7 3 6,25 79 31 71,25 323,978 291

70 218 İREM KILINÇ 11A 19 5 17,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 19 3 18,25 6 2 5,50 6 3 5,25 6 1 5,75 69 21 63,75 322,875 293

71 189 SILA ASLAN 11E 25 5 23,75 6 4 5,00 9 1 8,75 3 2 2,50 5 0 5,00 18 11 15,25 66 23 60,25 322,270 297

72 73 AZAD DİKMEN 11B 20 10 17,50 4 6 2,50 5 5 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 19 11 16,25 7 3 6,25 8 2 7,50 6 4 5,00 77 43 66,25 321,500 301

73 397 BEGÜM TOY 11C 15 6 13,50 4 2 3,50 3 4 2,00 1 0 1,00 5 0 5,00 21 6 19,50 9 1 8,75 6 3 5,25 7 1 6,75 71 23 65,25 320,093 308

74 212 ÖYKÜ AVCU 11A 20 5 18,75 5 4 4,00 1 1 0,75 1 3 0,25 5 0 5,00 18 2 17,50 4 3 3,25 5 4 4,00 9 1 8,75 68 23 62,25 319,663 311

75 219 ESRANUR METE 11E 28 2 27,50 9 1 8,75 10 0 10,00 3 2 2,50 5 0 5,00 10 3 9,25 65 8 63,00 318,578 313

76 405 PELİN BİNGÖL 11A 16 7 14,25 5 4 4,00 1 4 0,00 2 2 1,50 4 0 4,00 23 6 21,50 5 4 4,00 6 4 5,00 7 3 6,25 69 34 60,50 318,305 316

77 204 TOLGA HAN YILDIZ 11B 19 4 18,00 5 2 4,50 6 2 5,50 2 1 1,75 5 0 5,00 16 8 14,00 6 4 5,00 8 0 8,00 6 4 5,00 73 25 66,75 317,245 319

78 62 ALİ EREN 11C 21 9 18,75 8 2 7,50 5 5 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 17 13 13,75 6 4 5,00 7 3 6,25 4 6 2,50 76 44 65,00 315,138 322

79 448 İLAYDA ELİAÇIK 11E 22 6 20,50 4 6 2,50 8 1 7,75 3 2 2,50 5 0 5,00 19 4 18,00 61 19 56,25 314,930 323

80 297 EMİRHAN KUYUCU 11D 17 1 16,75 3 1 2,75 5 0 5,00 20 5 18,75 6 2 5,50 8 2 7,50 4 4 3,00 63 15 59,25 312,715 329

81 124 BEYZA BOZAN 11E 23 4 22,00 4 5 2,75 9 1 8,75 3 1 2,75 5 0 5,00 17 6 15,50 61 17 56,75 311,880 334

82 228 BATUHAN MARAL 11A 13 1 12,75 6 2 5,50 1 3 0,25 5 0 5,00 20 4 19,00 9 1 8,75 7 2 6,50 6 4 5,00 67 17 62,75 311,840 335

83 298 ELİF YALÇIN 11E 25 5 23,75 8 2 7,50 9 1 8,75 3 2 2,50 5 0 5,00 15 14 11,50 65 24 59,00 308,758 342

84 180 MERT UYGUN 11D 21 8 19,00 8 2 7,50 3 6 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 16 12 13,00 7 3 6,25 6 4 5,00 6 2 5,50 73 41 62,75 308,103 345

85 239 ARAS UYAR 11B 13 1 12,75 3 2 2,50 4 2 3,50 4 0 4,00 5 0 5,00 18 6 16,50 10 0 10,00 4 3 3,25 7 2 6,50 68 16 64,00 307,385 348

86 237 ASRIN KORKMAZ 11B 23 1 22,75 6 0 6,00 5 2 4,50 13 3 12,25 6 1 5,75 4 0 4,00 5 3 4,25 62 10 59,50 307,265 349

87 220 ZAHİDE NUR YILMAZ 11B 16 6 14,50 5 3 4,25 2 0 2,00 5 0 5,00 18 3 17,25 6 3 5,25 4 3 3,25 8 2 7,50 64 20 59,00 303,188 364
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Genel Ortalama 17,26 6,33 15,68 4,63 2,96 3,89 4,04 2,05 3,53 2,19 1,27 1,88 3,75 0,60 3,60 16,31 5,46 14,94 5,38 2,37 4,79 4,89 2,10 4,36 5,43 2,93 4,70 63,88 26,07 57,37 284,990

Okul Ortalaması 19,44 5,48 18,07 6,03 2,57 5,38 4,52 1,73 4,09 2,65 1,15 2,37 4,51 0,22 4,46 17,23 6,38 15,63 6,28 2,37 5,69 5,77 2,37 5,18 5,64 2,96 4,90 72,07 25,23 65,77 312,160

KATILIMLAR

88 306 SEHER YILDIRIM 11E 25 3 24,25 8 2 7,50 9 1 8,75 4 0 4,00 5 0 5,00 10 3 9,25 61 9 58,75 302,755 365

89 612 NURİCAN TURHA L 11A 20 4 19,00 6 4 5,00 6 3 5,25 1 2 0,50 5 0 5,00 13 6 11,50 5 2 4,50 6 1 5,75 6 4 5,00 68 26 61,50 301,378 366

90 446 ZEYNEP ASLI BAYIR 11D 19 5 17,75 6 2 5,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 14 8 12,00 7 1 6,75 5 0 5,00 8 1 7,75 67 19 62,25 301,033 367

91 178 DİLEKVÜLKER 11B 15 15 11,25 3 7 1,25 1 1 0,75 1 4 0,00 5 0 5,00 21 3 20,25 9 1 8,75 6 4 5,00 6 4 5,00 67 39 57,25 300,863 369

92 323 GÖRKEM BALLI 11A 18 5 16,75 2 2 1,50 7 1 6,75 2 2 1,50 5 0 5,00 17 8 15,00 6 3 5,25 4 2 3,50 3 3 2,25 64 26 57,50 299,083 377

93 658 PELİN ÖZSÜTÇÜ 11B 22 3 21,25 4 6 2,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 14 5 12,75 6 1 5,75 3 2 2,50 5 1 4,75 61 20 56,00 298,305 381

94 408 ŞEVVAL COŞKUN 11C 21 3 20,25 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 14 5 12,75 5 1 4,75 7 2 6,50 6 2 5,50 61 16 57,00 297,663 383

95 436 BERFİN AYSEL 11A 21 6 19,50 3 5 1,75 4 6 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 14 5 12,75 5 3 4,25 5 2 4,50 4 1 3,75 64 28 57,00 296,918 384

96 241 MLDA ÇAĞLAR 11E 21 8 19,00 8 2 7,50 8 2 7,50 4 0 4,00 4 1 3,75 14 2 13,50 59 15 55,25 296,680 385

97 463 YAVUZ DEMİRCİOĞLU 11A 22 3 21,25 8 2 7,50 5 3 4,25 2 1 1,75 5 0 5,00 8 9 5,75 6 2 5,50 8 1 7,75 7 2 6,50 71 23 65,25 296,588 387

98 233 ÇAĞATAY UYSAL 11C 10 20 5,00 7 3 6,25 4 2 3,50 2 0 2,00 5 0 5,00 23 3 22,25 7 1 6,75 5 3 4,25 4 5 2,75 67 37 57,75 295,725 389

99 294 SİNEM ALTUN 11E 25 3 24,25 3 5 1,75 7 3 6,25 3 2 2,50 5 0 5,00 13 4 12,00 56 17 51,75 295,723 390

100 295 EMRE TORUN 11D 14 5 12,75 8 2 7,50 2 2 1,50 5 0 5,00 16 7 14,25 8 2 7,50 7 1 6,75 6 1 5,75 66 20 61,00 294,415 393

101 254 ANIL ÇETİN 11A 16 7 14,25 7 3 6,25 1 3 0,25 5 0 5,00 15 4 14,00 6 0 6,00 7 1 6,75 7 0 7,00 64 18 59,50 293,635 395

102 172 MUSTAFA KANGUR 11B 16 11 13,25 5 4 4,00 7 3 6,25 4 1 3,75 5 0 5,00 16 6 14,50 5 3 4,25 4 4 3,00 5 5 3,75 67 37 57,75 290,928 404

103 629 FURKAN YILDIZ 11A 17 0 17,00 5 2 4,50 2 2 1,50 2 0 2,00 4 0 4,00 14 5 12,75 6 3 5,25 2 0 2,00 8 1 7,75 60 13 56,75 290,733 405

104 322 FURKAN BİÇER 11A 17 7 15,25 6 4 5,00 7 3 6,25 1 4 0,00 4 1 3,75 17 9 14,75 7 3 6,25 5 5 3,75 2 8 0,00 66 44 55,00 290,095 407

105 527 SELMA GÖKDUMAN 11E 25 5 23,75 6 3 5,25 9 1 8,75 2 2 1,50 4 1 3,75 10 2 9,50 56 14 52,50 289,068 409

106 349 MERT İÇÖZ 11A 18 4 17,00 6 4 5,00 1 1 0,75 4 1 3,75 17 8 15,00 6 3 5,25 4 2 3,50 3 3 2,25 59 26 52,50 288,900 410

107 337 CAD AKTULÜN 11C 17 9 14,75 9 1 8,75 3 6 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 15 4 14,00 5 1 4,75 3 3 2,25 4 1 3,75 63 28 56,00 288,890 411

108 638 ABDULLAH TOPBAŞ 11B 14 5 12,75 5 2 4,50 1 0 1,00 4 0 4,00 18 4 17,00 8 2 7,50 5 4 4,00 4 2 3,50 59 19 54,25 288,868 412

109 151 EZGİİ PALANCI 11B 13 3 12,25 7 0 7,00 2 1 1,75 5 0 5,00 16 3 15,25 7 0 7,00 6 1 5,75 3 1 2,75 59 9 56,75 288,030 415

110 181 KAAN ÖZDEMIR 11D 18 10 15,50 6 4 5,00 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 18 11 15,25 5 5 3,75 3 4 2,00 4 5 2,75 62 42 51,50 284,853 425

111 125 EFE AYGÜN 11E 19 9 16,75 6 3 5,25 2 4 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 14 5 12,75 4 5 2,75 6 4 5,00 6 4 5,00 63 38 53,50 283,688 426

112 645 SERAY YÜKÜNÇ 11C 12 9 9,75 8 1 7,75 3 5 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 17 5 15,75 8 2 7,50 5 5 3,75 4 6 2,50 65 35 56,25 283,563 427

113 624 GÜLSÜM KARABACAK 11E 24 5 22,75 7 3 6,25 8 2 7,50 4 0 4,00 4 1 3,75 10 7 8,25 57 18 52,50 283,385 428

114 133 HATİCE ECE KARAKUŞ 11E 21 9 18,75 8 2 7,50 9 1 8,75 1 1 0,75 5 0 5,00 13 7 11,25 57 20 52,00 282,705 432

115 311 GÖZDE KILIÇ 11C 12 3 11,25 2 1 1,75 2 1 1,75 4 0 4,00 18 3 17,25 4 4 3,00 7 2 6,50 7 3 6,25 56 17 51,75 280,993 437

116 13 ALPER GÜLEÇ 11A 15 1 14,75 8 2 7,50 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 12 2 11,50 6 1 5,75 3 1 2,75 6 0 6,00 58 9 55,75 280,418 443
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OKUL TYT NET LİSTESİ (Genel sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 11.SINIF 1.DENEME 154 154 154 800

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam Genel
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,26 6,33 15,68 4,63 2,96 3,89 4,04 2,05 3,53 2,19 1,27 1,88 3,75 0,60 3,60 16,31 5,46 14,94 5,38 2,37 4,79 4,89 2,10 4,36 5,43 2,93 4,70 63,88 26,07 57,37 284,990

Okul Ortalaması 19,44 5,48 18,07 6,03 2,57 5,38 4,52 1,73 4,09 2,65 1,15 2,37 4,51 0,22 4,46 17,23 6,38 15,63 6,28 2,37 5,69 5,77 2,37 5,18 5,64 2,96 4,90 72,07 25,23 65,77 312,160

KATILIMLAR

117 447 GÖKÇE KARACA 11E 29 1 28,75 7 3 6,25 8 0 8,00 4 0 4,00 3 2 2,50 5 10 2,50 56 16 52,00 278,118 447

118 195 RAMAZAN YİĞİT BİLGİN 11C 11 2 10,50 6 2 5,50 4 0 4,00 5 0 5,00 17 6 15,50 5 2 4,50 4 3 3,25 5 3 4,25 57 18 52,50 276,700 451

119 666 BİRKE YILDIRIM 11A 18 3 17,25 7 2 6,50 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 10 6 8,50 3 5 1,75 8 1 7,75 6 3 5,25 61 23 55,25 275,805 453

120 360 İSMAİL EREN ÇAM 11C 21 8 19,00 7 3 6,25 6 4 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 11 19 6,25 5 4 4,00 5 3 4,25 5 4 4,00 68 47 56,25 275,540 455

121 299 AYSEL DURAN 11D 23 7 21,25 7 3 6,25 3 2 2,50 3 2 2,50 10 16 6,00 6 4 5,00 7 3 6,25 5 5 3,75 64 42 53,50 273,068 460

122 395 SILA  OK 11B 14 3 13,25 6 3 5,25 1 0 1,00 5 0 5,00 15 8 13,00 6 3 5,25 3 1 2,75 5 1 4,75 55 19 50,25 270,210 468

123 404 BARIŞ ASLAN 11B 17 9 14,75 5 2 4,50 6 3 5,25 2 3 1,25 4 1 3,75 13 8 11,00 6 4 5,00 1 2 0,50 5 4 4,00 59 36 50,00 267,618 474

124 625 BEYZA SII  BERK 11B 15 4 14,00 6 4 5,00 1 1 0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 12 9 9,75 7 2 6,50 6 1 5,75 4 3 3,25 58 26 51,50 264,523 480

125 231 MELİSA EROĞLU 11E 20 2 19,50 1 1 0,75 9 1 8,75 3 0 3,00 4 1 3,75 11 7 9,25 48 12 45,00 263,498 482

126 276 MELİS ÖZCAN 11A 11 4 10,00 1 2 0,50 3 0 3,00 5 0 5,00 17 3 16,25 2 2 1,50 3 3 2,25 6 0 6,00 48 14 44,50 261,140 485

127 340 BUĞRA AYDINGÖZ 11C 16 3 15,25 2 3 1,25 5 0 5,00 13 6 11,50 7 3 6,25 4 5 2,75 4 0 4,00 51 20 46,00 260,873 487

128 416 UMUT YILMAZ 11A 19 11 16,25 15 10 12,50 5 3 4,25 7 3 6,25 5 5 3,75 51 32 43,00 259,175 490

129 441 HARUN BİRLİK 11E 21 7 19,25 9 1 8,75 9 1 8,75 3 2 2,50 5 0 5,00 8 13 4,75 55 24 49,00 258,535 491

130 357 ŞEYMA KOÇ 11B 16 1 15,75 1 0 1,00 2 0 2,00 5 0 5,00 11 4 10,00 6 0 6,00 4 1 3,75 3 1 2,75 48 7 46,25 258,203 492

131 423 AKIN KARA 11A 16 11 13,25 6 4 5,00 8 1 7,75 1 1 0,75 5 0 5,00 9 11 6,25 7 3 6,25 6 1 5,75 5 5 3,75 63 37 53,75 257,623 493

132 442 ERAY ADIYAMAN 11B 16 3 15,25 3 3 2,25 3 1 2,75 5 0 5,00 11 2 10,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 3 1,25 45 14 41,50 249,730 509

133 433 ZEYNEP UCA 11D 19 10 16,50 6 4 5,00 5 5 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 10 19 5,25 4 6 2,50 5 5 3,75 4 6 2,50 61 56 47,00 248,345 511

134 312 GÖKTUĞ USTA        M 11D 6 3 5,25 19 7 17,25 6 3 5,25 7 1 6,75 8 1 7,75 46 15 42,25 247,483 512

135 450 BERK TURAN 11B 13 4 12,00 2 0 2,00 5 0 5,00 12 3 11,25 6 2 5,50 2 0 2,00 5 1 4,75 45 10 42,50 246,075 513

136 641 ŞERİFCAN BEYTORUN 11A 10 14 6,50 4 5 2,75 6 4 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 12 5 10,75 8 2 7,50 3 2 2,50 5 2 4,50 57 35 48,25 245,123 516

137 190 EREN ÇELİK 11B 17 4 16,00 5 4 4,00 6 3 5,25 3 2 2,50 5 0 5,00 6 10 3,50 5 3 4,25 8 2 7,50 1 8 -1,00 56 36 47,00 241,873 521

138 23 HATİCE ARSLAN 11C 19 11 16,25 3 7 1,25 2 4 1,00 2 3 1,25 5 0 5,00 8 3 7,25 3 6 1,50 4 4 3,00 6 4 5,00 52 42 41,50 241,695 522

139 627 GAMZE KUZU 11E 18 12 15,00 6 4 5,00 9 1 8,75 4 0 4,00 5 0 5,00 9 13 5,75 51 30 43,50 240,858 523

140 252 SILA HARDAL 11B 21 2 20,50 1 3 0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 8 7 6,25 2 4 1,00 3 4 2,00 3 4 2,00 44 26 37,50 239,898 525

141 565 MERYEM YOKTAN 11E 22 8 20,00 5 5 3,75 7 3 6,25 4 1 3,75 4 1 3,75 8 18 3,50 50 36 41,00 239,355 526

142 177 TUĞÇE KURT 11D 23 7 21,25 7 3 6,25 7 3 6,25 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 47 14 43,50 236,988 531

143 431 HALİLALP ERTÜRK 11B 12 13 8,75 3 5 1,75 1 2 0,50 1 4 0,00 5 0 5,00 13 8 11,00 7 3 6,25 4 5 2,75 6 4 5,00 52 44 41,00 235,083 532

144 585 ŞEVVAL ARAY 11 14 9 11,75 2 6 0,50 2 0 2,00 1 2 0,50 13 4 12,00 2 4 1,00 4 3 3,25 5 4 4,00 43 32 35,00 232,435 535

145 444 HASAN CAN ŞAHAN 11A 13 7 11,25 1 4 0,00 2 5 0,75 1 1 0,75 13 8 11,00 4 6 2,50 5 1 4,75 4 3 3,25 43 35 34,25 226,478 553
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OKUL TYT NET LİSTESİ (Genel sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 11.SINIF 1.DENEME 154 154 154 800

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam Genel
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,26 6,33 15,68 4,63 2,96 3,89 4,04 2,05 3,53 2,19 1,27 1,88 3,75 0,60 3,60 16,31 5,46 14,94 5,38 2,37 4,79 4,89 2,10 4,36 5,43 2,93 4,70 63,88 26,07 57,37 284,990

Okul Ortalaması 19,44 5,48 18,07 6,03 2,57 5,38 4,52 1,73 4,09 2,65 1,15 2,37 4,51 0,22 4,46 17,23 6,38 15,63 6,28 2,37 5,69 5,77 2,37 5,18 5,64 2,96 4,90 72,07 25,23 65,77 312,160

KATILIMLAR

146 649 ZEYNEP HATİPOĞLU 11D 22 6 20,50 5 5 3,75 6 3 5,25 4 0 4,00 5 0 5,00 42 14 38,50 224,925 559

147 438 EBRU DELİCE 11B 17 4 16,00 3 4 2,00 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 5 13 1,75 3 5 1,75 4 2 3,50 6 1 5,75 48 30 40,50 222,858 568

148 640 ÇİSEM NAZ SEÇKİN 11D 19 5 17,75 5 1 4,75 7 2 6,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 38 12 35,00 214,633 582

149 31 ENES ERTUÇ 11A 14 16 10,00 4 6 2,50 9 1 8,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 26 -2,50 3 6 1,50 6 4 5,00 8 2 7,50 55 64 39,00 194,375 623

150 203 ŞEVVAL ÖZKAN 11D 5 1 4,75 12 8 10,00 7 0 7,00 4 0 4,00 28 9 25,75 191,848 629

151 232 YİĞİT TETİK 11D 16 5 14,75 4 5 2,75 6 3 5,25 4 1 3,75 4 1 3,75 6 24 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 44 65 27,75 190,493 631

152 419 YUNUS CAN NALKESEN 11E 11 3 10,25 8 2 7,50 9 1 8,75 28 6 26,50 178,028 673

153 437 DOĞUKAN TEMEL 11D 8 22 2,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 7 23 1,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 3 7 1,25 27 93 3,75 116,675 784

154 0 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0
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400

Genel
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
11 11A 11B 11C 11D 11E

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

Genel
11 11A 11B 11C 11D 11E



 SINIFI TYT NET LİSTESİ (Genel sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 11.SINIF 1.DENEME 154 154 154 800

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam Genel
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,26 6,33 15,68 4,63 2,96 3,89 4,04 2,05 3,53 2,19 1,27 1,88 3,75 0,60 3,60 16,31 5,46 14,94 5,38 2,37 4,79 4,89 2,10 4,36 5,43 2,93 4,70 63,88 26,07 57,37 284,990

Okul Ortalaması 19,44 5,48 18,07 6,03 2,57 5,38 4,52 1,73 4,09 2,65 1,15 2,37 4,51 0,22 4,46 17,23 6,38 15,63 6,28 2,37 5,69 5,77 2,37 5,18 5,64 2,96 4,90 72,07 25,23 65,77 312,160

SINIF: 

KATILIMLAR

1 0 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

Genel
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (Genel sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 11.SINIF 1.DENEME 154 154 154 800

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam Genel
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,26 6,33 15,68 4,63 2,96 3,89 4,04 2,05 3,53 2,19 1,27 1,88 3,75 0,60 3,60 16,31 5,46 14,94 5,38 2,37 4,79 4,89 2,10 4,36 5,43 2,93 4,70 63,88 26,07 57,37 284,990

Okul Ortalaması 19,44 5,48 18,07 6,03 2,57 5,38 4,52 1,73 4,09 2,65 1,15 2,37 4,51 0,22 4,46 17,23 6,38 15,63 6,28 2,37 5,69 5,77 2,37 5,18 5,64 2,96 4,90 72,07 25,23 65,77 312,160

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 585 ŞEVVAL ARAY 11 14 9 11,75 2 6 0,50 2 0 2,00 1 2 0,50 13 4 12,00 2 4 1,00 4 3 3,25 5 4 4,00 43 32 35,00 232,435 535

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

Genel
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (Genel sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 11.SINIF 1.DENEME 154 154 154 800

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam Genel
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,26 6,33 15,68 4,63 2,96 3,89 4,04 2,05 3,53 2,19 1,27 1,88 3,75 0,60 3,60 16,31 5,46 14,94 5,38 2,37 4,79 4,89 2,10 4,36 5,43 2,93 4,70 63,88 26,07 57,37 284,990

Okul Ortalaması 19,44 5,48 18,07 6,03 2,57 5,38 4,52 1,73 4,09 2,65 1,15 2,37 4,51 0,22 4,46 17,23 6,38 15,63 6,28 2,37 5,69 5,77 2,37 5,18 5,64 2,96 4,90 72,07 25,23 65,77 312,160

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 321 PELİNSU YAĞCI 11A 24 2 23,50 10 0 10,00 9 0 9,00 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 10 0 10,00 9 1 8,75 10 0 10,00 109 6 107,50 452,808 12

2 318 NİLAY GÖKER 11A 24 2 23,50 9 1 8,75 5 4 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 28 2 27,50 10 0 10,00 9 0 9,00 9 1 8,75 102 12 99,00 434,808 25

3 184 BUSE TULUMCU 11A 22 3 21,25 8 2 7,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 25 4 24,00 9 1 8,75 9 0 9,00 5 5 3,75 91 16 87,00 395,543 89

4 351 ÖYKÜ DURAN 11A 23 3 22,25 6 4 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 24 2 23,50 10 0 10,00 7 2 6,50 7 3 6,25 88 15 84,25 390,045 95

5 0 ECE SARIYILDIZ 11A 25 3 24,25 8 2 7,50 5 1 4,75 4 1 3,75 5 0 5,00 21 3 20,25 7 2 6,50 6 3 5,25 7 3 6,25 88 18 83,50 384,090 111

6 334 MELİSA FİRİK 11A 21 9 18,75 6 4 5,00 8 2 7,50 5 0 5,00 5 0 5,00 24 6 22,50 8 2 7,50 7 3 6,25 8 2 7,50 92 28 85,00 381,800 117

7 305 FATİH KÖKSAL 11A 17 3 16,25 6 3 5,25 6 2 5,50 4 0 4,00 5 0 5,00 25 2 24,50 5 4 4,00 8 0 8,00 6 2 5,50 82 16 78,00 368,138 151

8 139 HAVVA NUR ÖZDEMİR 11A 18 5 16,75 6 1 5,75 1 0 1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 27 1 26,75 6 2 5,50 7 1 6,75 5 4 4,00 76 16 72,00 363,073 165

9 29 BERKE BALİ 11A 25 2 24,50 9 1 8,75 10 0 10,00 5 0 5,00 5 0 5,00 20 2 19,50 74 5 72,75 362,855 166

10 440 ALMİRA AYGÜN 11A 20 7 18,25 8 2 7,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 20 5 18,75 8 1 7,75 8 2 7,50 6 4 5,00 82 24 76,00 350,858 198

11 313 GİZEM İŞÇİOĞLU 11A 19 1 18,75 5 3 4,25 5 0 5,00 23 2 22,50 3 2 2,50 7 1 6,75 8 2 7,50 70 11 67,25 344,670 215

12 429 MELİSA ÇORUK 11A 19 7 17,25 6 4 5,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 22 6 20,50 4 6 2,50 5 5 3,75 7 3 6,25 72 34 63,50 328,568 277

13 656 ELİF ALTIPARMAK 11A 23 4 22,00 9 1 8,75 4 4 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 13 6 11,50 6 3 5,25 6 4 5,00 7 3 6,25 77 26 70,50 326,610 284

14 218 İREM KILINÇ 11A 19 5 17,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 19 3 18,25 6 2 5,50 6 3 5,25 6 1 5,75 69 21 63,75 322,875 293

15 212 ÖYKÜ AVCU 11A 20 5 18,75 5 4 4,00 1 1 0,75 1 3 0,25 5 0 5,00 18 2 17,50 4 3 3,25 5 4 4,00 9 1 8,75 68 23 62,25 319,663 311

16 405 PELİN BİNGÖL 11A 16 7 14,25 5 4 4,00 1 4 0,00 2 2 1,50 4 0 4,00 23 6 21,50 5 4 4,00 6 4 5,00 7 3 6,25 69 34 60,50 318,305 316

17 228 BATUHAN MARAL 11A 13 1 12,75 6 2 5,50 1 3 0,25 5 0 5,00 20 4 19,00 9 1 8,75 7 2 6,50 6 4 5,00 67 17 62,75 311,840 335

18 612 NURİCAN TURHA L 11A 20 4 19,00 6 4 5,00 6 3 5,25 1 2 0,50 5 0 5,00 13 6 11,50 5 2 4,50 6 1 5,75 6 4 5,00 68 26 61,50 301,378 366

19 323 GÖRKEM BALLI 11A 18 5 16,75 2 2 1,50 7 1 6,75 2 2 1,50 5 0 5,00 17 8 15,00 6 3 5,25 4 2 3,50 3 3 2,25 64 26 57,50 299,083 377

20 436 BERFİN AYSEL 11A 21 6 19,50 3 5 1,75 4 6 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 14 5 12,75 5 3 4,25 5 2 4,50 4 1 3,75 64 28 57,00 296,918 384

21 463 YAVUZ DEMİRCİOĞLU 11A 22 3 21,25 8 2 7,50 5 3 4,25 2 1 1,75 5 0 5,00 8 9 5,75 6 2 5,50 8 1 7,75 7 2 6,50 71 23 65,25 296,588 387

22 254 ANIL ÇETİN 11A 16 7 14,25 7 3 6,25 1 3 0,25 5 0 5,00 15 4 14,00 6 0 6,00 7 1 6,75 7 0 7,00 64 18 59,50 293,635 395

23 629 FURKAN YILDIZ 11A 17 0 17,00 5 2 4,50 2 2 1,50 2 0 2,00 4 0 4,00 14 5 12,75 6 3 5,25 2 0 2,00 8 1 7,75 60 13 56,75 290,733 405

24 322 FURKAN BİÇER 11A 17 7 15,25 6 4 5,00 7 3 6,25 1 4 0,00 4 1 3,75 17 9 14,75 7 3 6,25 5 5 3,75 2 8 0,00 66 44 55,00 290,095 407

25 349 MERT İÇÖZ 11A 18 4 17,00 6 4 5,00 1 1 0,75 4 1 3,75 17 8 15,00 6 3 5,25 4 2 3,50 3 3 2,25 59 26 52,50 288,900 410

26 13 ALPER GÜLEÇ 11A 15 1 14,75 8 2 7,50 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 12 2 11,50 6 1 5,75 3 1 2,75 6 0 6,00 58 9 55,75 280,418 443

27 666 BİRKE YILDIRIM 11A 18 3 17,25 7 2 6,50 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 10 6 8,50 3 5 1,75 8 1 7,75 6 3 5,25 61 23 55,25 275,805 453

28 276 MELİS ÖZCAN 11A 11 4 10,00 1 2 0,50 3 0 3,00 5 0 5,00 17 3 16,25 2 2 1,50 3 3 2,25 6 0 6,00 48 14 44,50 261,140 485



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (Genel sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 11.SINIF 1.DENEME 154 154 154 800

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam Genel
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,26 6,33 15,68 4,63 2,96 3,89 4,04 2,05 3,53 2,19 1,27 1,88 3,75 0,60 3,60 16,31 5,46 14,94 5,38 2,37 4,79 4,89 2,10 4,36 5,43 2,93 4,70 63,88 26,07 57,37 284,990

Okul Ortalaması 19,44 5,48 18,07 6,03 2,57 5,38 4,52 1,73 4,09 2,65 1,15 2,37 4,51 0,22 4,46 17,23 6,38 15,63 6,28 2,37 5,69 5,77 2,37 5,18 5,64 2,96 4,90 72,07 25,23 65,77 312,160

SINIF: 11A

KATILIMLAR

29 416 UMUT YILMAZ 11A 19 11 16,25 15 10 12,50 5 3 4,25 7 3 6,25 5 5 3,75 51 32 43,00 259,175 490

30 423 AKIN KARA 11A 16 11 13,25 6 4 5,00 8 1 7,75 1 1 0,75 5 0 5,00 9 11 6,25 7 3 6,25 6 1 5,75 5 5 3,75 63 37 53,75 257,623 493

31 641 ŞERİFCAN BEYTORUN 11A 10 14 6,50 4 5 2,75 6 4 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 12 5 10,75 8 2 7,50 3 2 2,50 5 2 4,50 57 35 48,25 245,123 516

32 444 HASAN CAN ŞAHAN 11A 13 7 11,25 1 4 0,00 2 5 0,75 1 1 0,75 13 8 11,00 4 6 2,50 5 1 4,75 4 3 3,25 43 35 34,25 226,478 553

33 31 ENES ERTUÇ 11A 14 16 10,00 4 6 2,50 9 1 8,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 26 -2,50 3 6 1,50 6 4 5,00 8 2 7,50 55 64 39,00 194,375 623

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (Genel sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 11.SINIF 1.DENEME 154 154 154 800

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam Genel
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,26 6,33 15,68 4,63 2,96 3,89 4,04 2,05 3,53 2,19 1,27 1,88 3,75 0,60 3,60 16,31 5,46 14,94 5,38 2,37 4,79 4,89 2,10 4,36 5,43 2,93 4,70 63,88 26,07 57,37 284,990

Okul Ortalaması 19,44 5,48 18,07 6,03 2,57 5,38 4,52 1,73 4,09 2,65 1,15 2,37 4,51 0,22 4,46 17,23 6,38 15,63 6,28 2,37 5,69 5,77 2,37 5,18 5,64 2,96 4,90 72,07 25,23 65,77 312,160

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 185 RÜMEYSA DİKYOL 11B 21 6 19,50 7 2 6,50 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 25 5 23,75 9 0 9,00 8 1 7,75 9 1 8,75 91 16 87,00 390,438 94

2 27 ŞEMSİYE DÜZCE 11B 22 8 20,00 9 1 8,75 8 2 7,50 4 1 3,75 5 0 5,00 21 5 19,75 5 4 4,00 7 3 6,25 8 2 7,50 89 26 82,50 371,755 141

3 317 ÖZEN ÇELİK 11B 21 3 20,25 7 3 6,25 8 1 7,75 3 1 2,75 5 0 5,00 21 3 20,25 6 2 5,50 4 3 3,25 5 4 4,00 80 20 75,00 358,618 172

4 326 EMRE İSKENDEROĞLU 11B 17 5 15,75 6 2 5,50 5 2 4,50 2 1 1,75 4 1 3,75 24 3 23,25 9 1 8,75 6 3 5,25 8 2 7,50 81 20 76,00 358,450 173

5 14 ENGİNKAAN DURMUŞ 11B 17 7 15,25 5 2 4,50 7 1 6,75 3 1 2,75 5 0 5,00 22 4 21,00 6 4 5,00 6 1 5,75 6 3 5,25 77 23 71,25 341,793 226

6 126 SILA CANBAZ 11B 22 6 20,50 6 4 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 20 7 18,25 7 3 6,25 6 3 5,25 6 4 5,00 76 27 69,25 340,338 232

7 336 ÖZGE SEVER 11B 21 2 20,50 7 2 6,50 1 1 0,75 5 0 5,00 18 4 17,00 6 1 5,75 7 2 6,50 8 2 7,50 73 14 69,50 336,643 245

8 332 BUSE ERMİŞ 11B 19 5 17,75 5 5 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 21 2 20,50 5 1 4,75 5 2 4,50 5 1 4,75 71 17 66,75 336,273 247

9 418 AKİF ALİ AKBALIK 11B 17 10 14,50 9 1 8,75 2 3 1,25 5 0 5,00 22 6 20,50 8 1 7,75 6 4 5,00 7 3 6,25 76 28 69,00 333,410 265

10 92 11B 9 3 8,25 9 0 9,00 3 1 2,75 5 0 5,00 24 4 23,00 7 3 6,25 7 2 6,50 9 1 8,75 73 14 69,50 328,293 279

11 73 AZAD DİKMEN 11B 20 10 17,50 4 6 2,50 5 5 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 19 11 16,25 7 3 6,25 8 2 7,50 6 4 5,00 77 43 66,25 321,500 301

12 204 TOLGA HAN YILDIZ 11B 19 4 18,00 5 2 4,50 6 2 5,50 2 1 1,75 5 0 5,00 16 8 14,00 6 4 5,00 8 0 8,00 6 4 5,00 73 25 66,75 317,245 319

13 239 ARAS UYAR 11B 13 1 12,75 3 2 2,50 4 2 3,50 4 0 4,00 5 0 5,00 18 6 16,50 10 0 10,00 4 3 3,25 7 2 6,50 68 16 64,00 307,385 348

14 237 ASRIN KORKMAZ 11B 23 1 22,75 6 0 6,00 5 2 4,50 13 3 12,25 6 1 5,75 4 0 4,00 5 3 4,25 62 10 59,50 307,265 349

15 220 ZAHİDE NUR YILMAZ 11B 16 6 14,50 5 3 4,25 2 0 2,00 5 0 5,00 18 3 17,25 6 3 5,25 4 3 3,25 8 2 7,50 64 20 59,00 303,188 364

16 178 DİLEKVÜLKER 11B 15 15 11,25 3 7 1,25 1 1 0,75 1 4 0,00 5 0 5,00 21 3 20,25 9 1 8,75 6 4 5,00 6 4 5,00 67 39 57,25 300,863 369

17 658 PELİN ÖZSÜTÇÜ 11B 22 3 21,25 4 6 2,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 14 5 12,75 6 1 5,75 3 2 2,50 5 1 4,75 61 20 56,00 298,305 381

18 172 MUSTAFA KANGUR 11B 16 11 13,25 5 4 4,00 7 3 6,25 4 1 3,75 5 0 5,00 16 6 14,50 5 3 4,25 4 4 3,00 5 5 3,75 67 37 57,75 290,928 404

19 638 ABDULLAH TOPBAŞ 11B 14 5 12,75 5 2 4,50 1 0 1,00 4 0 4,00 18 4 17,00 8 2 7,50 5 4 4,00 4 2 3,50 59 19 54,25 288,868 412

20 151 EZGİİ PALANCI 11B 13 3 12,25 7 0 7,00 2 1 1,75 5 0 5,00 16 3 15,25 7 0 7,00 6 1 5,75 3 1 2,75 59 9 56,75 288,030 415

21 395 SILA  OK 11B 14 3 13,25 6 3 5,25 1 0 1,00 5 0 5,00 15 8 13,00 6 3 5,25 3 1 2,75 5 1 4,75 55 19 50,25 270,210 468

22 404 BARIŞ ASLAN 11B 17 9 14,75 5 2 4,50 6 3 5,25 2 3 1,25 4 1 3,75 13 8 11,00 6 4 5,00 1 2 0,50 5 4 4,00 59 36 50,00 267,618 474

23 625 BEYZA SII  BERK 11B 15 4 14,00 6 4 5,00 1 1 0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 12 9 9,75 7 2 6,50 6 1 5,75 4 3 3,25 58 26 51,50 264,523 480

24 357 ŞEYMA KOÇ 11B 16 1 15,75 1 0 1,00 2 0 2,00 5 0 5,00 11 4 10,00 6 0 6,00 4 1 3,75 3 1 2,75 48 7 46,25 258,203 492

25 442 ERAY ADIYAMAN 11B 16 3 15,25 3 3 2,25 3 1 2,75 5 0 5,00 11 2 10,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 3 1,25 45 14 41,50 249,730 509

26 450 BERK TURAN 11B 13 4 12,00 2 0 2,00 5 0 5,00 12 3 11,25 6 2 5,50 2 0 2,00 5 1 4,75 45 10 42,50 246,075 513

27 190 EREN ÇELİK 11B 17 4 16,00 5 4 4,00 6 3 5,25 3 2 2,50 5 0 5,00 6 10 3,50 5 3 4,25 8 2 7,50 1 8 -1,00 56 36 47,00 241,873 521

28 252 SILA HARDAL 11B 21 2 20,50 1 3 0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 8 7 6,25 2 4 1,00 3 4 2,00 3 4 2,00 44 26 37,50 239,898 525



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (Genel sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 11.SINIF 1.DENEME 154 154 154 800

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam Genel
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,26 6,33 15,68 4,63 2,96 3,89 4,04 2,05 3,53 2,19 1,27 1,88 3,75 0,60 3,60 16,31 5,46 14,94 5,38 2,37 4,79 4,89 2,10 4,36 5,43 2,93 4,70 63,88 26,07 57,37 284,990

Okul Ortalaması 19,44 5,48 18,07 6,03 2,57 5,38 4,52 1,73 4,09 2,65 1,15 2,37 4,51 0,22 4,46 17,23 6,38 15,63 6,28 2,37 5,69 5,77 2,37 5,18 5,64 2,96 4,90 72,07 25,23 65,77 312,160

SINIF: 11B

KATILIMLAR

29 431 HALİLALP ERTÜRK 11B 12 13 8,75 3 5 1,75 1 2 0,50 1 4 0,00 5 0 5,00 13 8 11,00 7 3 6,25 4 5 2,75 6 4 5,00 52 44 41,00 235,083 532

30 438 EBRU DELİCE 11B 17 4 16,00 3 4 2,00 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 5 13 1,75 3 5 1,75 4 2 3,50 6 1 5,75 48 30 40,50 222,858 568

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (Genel sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 11.SINIF 1.DENEME 154 154 154 800

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam Genel
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,26 6,33 15,68 4,63 2,96 3,89 4,04 2,05 3,53 2,19 1,27 1,88 3,75 0,60 3,60 16,31 5,46 14,94 5,38 2,37 4,79 4,89 2,10 4,36 5,43 2,93 4,70 63,88 26,07 57,37 284,990

Okul Ortalaması 19,44 5,48 18,07 6,03 2,57 5,38 4,52 1,73 4,09 2,65 1,15 2,37 4,51 0,22 4,46 17,23 6,38 15,63 6,28 2,37 5,69 5,77 2,37 5,18 5,64 2,96 4,90 72,07 25,23 65,77 312,160

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 208 DENİZ ÇELİK 11C 23 3 22,25 7 3 6,25 7 2 6,50 5 0 5,00 5 0 5,00 25 3 24,25 9 0 9,00 6 3 5,25 7 3 6,25 94 17 89,75 404,410 73

2 628 SILA ŞEN 11C 23 4 22,00 6 2 5,50 8 2 7,50 4 0 4,00 4 0 4,00 25 4 24,00 9 1 8,75 8 1 7,75 6 3 5,25 93 17 88,75 400,793 79

3 11 TUBA ÖNER 11C 20 6 18,50 9 1 8,75 9 1 8,75 3 0 3,00 5 0 5,00 24 4 23,00 4 1 3,75 8 2 7,50 8 2 7,50 90 17 85,75 384,808 110

4 604 A KAAN ELMAS 11C 23 3 22,25 9 1 8,75 7 3 6,25 4 1 3,75 4 1 3,75 22 6 20,50 6 3 5,25 9 1 8,75 5 5 3,75 89 24 83,00 379,650 122

5 435 SEÇİL FİLİZ 11C 23 5 21,75 4 3 3,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 24 4 23,00 7 2 6,50 8 1 7,75 6 2 5,50 85 19 80,25 379,575 123

6 136 CAVİT KAYA 11C 22 6 20,50 9 1 8,75 6 4 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 22 5 20,75 8 1 7,75 6 4 5,00 6 4 5,00 88 26 81,50 373,540 138

7 626 NİSA NUR ŞAHİN 11C 23 0 23,00 6 3 5,25 1 1 0,75 1 0 1,00 5 0 5,00 23 6 21,50 7 2 6,50 7 1 6,75 7 3 6,25 80 16 76,00 368,780 147

8 215 ELİF ESMA ÇEVİK 11C 23 5 21,75 8 1 7,75 2 2 1,50 5 0 5,00 20 4 19,00 6 3 5,25 8 0 8,00 8 1 7,75 80 16 76,00 358,683 171

9 192 ESMA ATAÇ 11C 22 3 21,25 10 0 10,00 1 2 0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 20 4 19,00 6 0 6,00 8 1 7,75 4 0 4,00 77 11 74,25 354,520 187

10 620 ÖZGÜN ULUDAĞ 11C 22 8 20,00 4 6 2,50 4 6 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 23 4 22,00 9 1 8,75 6 4 5,00 4 6 2,50 80 37 70,75 353,398 190

11 409 ELİF BESTE GÖNÜLAL 11C 21 1 20,75 5 3 4,25 2 0 2,00 5 0 5,00 22 7 20,25 7 1 6,75 7 1 6,75 7 3 6,25 76 16 72,00 351,903 193

12 230 MEHLİKA HİLAL KOÇ 11C 21 9 18,75 5 5 3,75 6 4 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 22 6 20,50 6 4 5,00 6 4 5,00 4 6 2,50 78 40 68,00 341,303 228

13 18 NERGİS GÜLER 11C 22 6 20,50 8 2 7,50 9 1 8,75 2 0 2,00 1 1 0,75 19 7 17,25 7 2 6,50 3 6 1,50 6 3 5,25 77 28 70,00 339,670 233

14 633 İLAYDA ACET 11C 24 6 22,50 7 3 6,25 6 4 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 17 13 13,75 8 2 7,50 7 3 6,25 6 4 5,00 82 38 72,50 338,000 239

15 304 İZZET CAN KURT 11C 17 8 15,00 7 2 6,50 6 3 5,25 2 0 2,00 5 0 5,00 22 6 20,50 8 2 7,50 5 5 3,75 5 5 3,75 77 31 69,25 335,740 249

16 314 ERAY GÖKER 11C 18 12 15,00 8 2 7,50 5 0 5,00 5 0 5,00 22 8 20,00 7 3 6,25 6 4 5,00 7 3 6,25 78 32 70,00 335,425 251

17 34 YUNUS EMRE BİLGİÇ 11C 22 5 20,75 8 2 7,50 5 5 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 17 8 15,00 7 3 6,25 6 4 5,00 6 4 5,00 79 33 70,75 334,720 257

18 179 SENA ÇAKAN 11C 20 5 18,75 8 0 8,00 2 2 1,50 5 0 5,00 19 10 16,50 9 1 8,75 6 2 5,50 7 1 6,75 76 21 70,75 334,013 260

19 175 HAKA  E 11C 17 13 13,75 9 1 8,75 8 2 7,50 3 2 2,50 5 0 5,00 20 10 17,50 8 2 7,50 8 2 7,50 5 4 4,00 83 36 74,00 333,888 261

20 454 CEREN ÖZBEK 11C 26 4 25,00 10 0 10,00 5 5 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 11 12 8,00 5 2 4,50 8 2 7,50 7 3 6,25 79 31 71,25 323,978 291

21 397 BEGÜM TOY 11C 15 6 13,50 4 2 3,50 3 4 2,00 1 0 1,00 5 0 5,00 21 6 19,50 9 1 8,75 6 3 5,25 7 1 6,75 71 23 65,25 320,093 308

22 62 ALİ EREN 11C 21 9 18,75 8 2 7,50 5 5 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 17 13 13,75 6 4 5,00 7 3 6,25 4 6 2,50 76 44 65,00 315,138 322

23 408 ŞEVVAL COŞKUN 11C 21 3 20,25 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 14 5 12,75 5 1 4,75 7 2 6,50 6 2 5,50 61 16 57,00 297,663 383

24 233 ÇAĞATAY UYSAL 11C 10 20 5,00 7 3 6,25 4 2 3,50 2 0 2,00 5 0 5,00 23 3 22,25 7 1 6,75 5 3 4,25 4 5 2,75 67 37 57,75 295,725 389

25 337 CAD AKTULÜN 11C 17 9 14,75 9 1 8,75 3 6 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 15 4 14,00 5 1 4,75 3 3 2,25 4 1 3,75 63 28 56,00 288,890 411

26 645 SERAY YÜKÜNÇ 11C 12 9 9,75 8 1 7,75 3 5 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 17 5 15,75 8 2 7,50 5 5 3,75 4 6 2,50 65 35 56,25 283,563 427

27 311 GÖZDE KILIÇ 11C 12 3 11,25 2 1 1,75 2 1 1,75 4 0 4,00 18 3 17,25 4 4 3,00 7 2 6,50 7 3 6,25 56 17 51,75 280,993 437

28 195 RAMAZAN YİĞİT BİLGİN 11C 11 2 10,50 6 2 5,50 4 0 4,00 5 0 5,00 17 6 15,50 5 2 4,50 4 3 3,25 5 3 4,25 57 18 52,50 276,700 451



11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (Genel sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 11.SINIF 1.DENEME 154 154 154 800

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam Genel
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,26 6,33 15,68 4,63 2,96 3,89 4,04 2,05 3,53 2,19 1,27 1,88 3,75 0,60 3,60 16,31 5,46 14,94 5,38 2,37 4,79 4,89 2,10 4,36 5,43 2,93 4,70 63,88 26,07 57,37 284,990

Okul Ortalaması 19,44 5,48 18,07 6,03 2,57 5,38 4,52 1,73 4,09 2,65 1,15 2,37 4,51 0,22 4,46 17,23 6,38 15,63 6,28 2,37 5,69 5,77 2,37 5,18 5,64 2,96 4,90 72,07 25,23 65,77 312,160

SINIF: 11C

KATILIMLAR

29 360 İSMAİL EREN ÇAM 11C 21 8 19,00 7 3 6,25 6 4 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 11 19 6,25 5 4 4,00 5 3 4,25 5 4 4,00 68 47 56,25 275,540 455

30 340 BUĞRA AYDINGÖZ 11C 16 3 15,25 2 3 1,25 5 0 5,00 13 6 11,50 7 3 6,25 4 5 2,75 4 0 4,00 51 20 46,00 260,873 487

31 23 HATİCE ARSLAN 11C 19 11 16,25 3 7 1,25 2 4 1,00 2 3 1,25 5 0 5,00 8 3 7,25 3 6 1,50 4 4 3,00 6 4 5,00 52 42 41,50 241,695 522
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (Genel sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 11.SINIF 1.DENEME 154 154 154 800

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam Genel
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,26 6,33 15,68 4,63 2,96 3,89 4,04 2,05 3,53 2,19 1,27 1,88 3,75 0,60 3,60 16,31 5,46 14,94 5,38 2,37 4,79 4,89 2,10 4,36 5,43 2,93 4,70 63,88 26,07 57,37 284,990

Okul Ortalaması 19,44 5,48 18,07 6,03 2,57 5,38 4,52 1,73 4,09 2,65 1,15 2,37 4,51 0,22 4,46 17,23 6,38 15,63 6,28 2,37 5,69 5,77 2,37 5,18 5,64 2,96 4,90 72,07 25,23 65,77 312,160

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 10 ABDULLAH ASLAN 11D 24 4 23,00 8 2 7,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 26 3 25,25 9 1 8,75 8 2 7,50 6 4 5,00 95 16 91,00 411,385 61

2 652 RUBAR AKYILDIZ 11D 21 6 19,50 7 3 6,25 9 0 9,00 3 1 2,75 4 0 4,00 25 4 24,00 8 2 7,50 8 1 7,75 9 1 8,75 94 18 89,50 396,795 86

3 222 SUDE ÜNAL 11D 24 5 22,75 7 3 6,25 6 1 5,75 4 1 3,75 5 0 5,00 24 4 23,00 6 3 5,25 6 3 5,25 6 4 5,00 88 24 82,00 386,198 106

4 98 UĞURCAN KARAGÖZ 11D 24 5 22,75 8 2 7,50 4 4 3,00 2 3 1,25 5 0 5,00 25 5 23,75 8 2 7,50 8 1 7,75 4 6 2,50 88 28 81,00 385,798 107

5 282 ALİTAN TAŞÇI 11D 20 3 19,25 8 2 7,50 5 3 4,25 4 1 3,75 5 0 5,00 23 2 22,50 9 1 8,75 8 1 7,75 6 2 5,50 88 15 84,25 381,088 120

6 329 BURAK ÇIRPANLI 11D 20 3 19,25 5 3 4,25 3 0 3,00 1 0 1,00 5 0 5,00 24 6 22,50 9 1 8,75 7 2 6,50 6 4 5,00 80 19 75,25 362,160 168

7 174 EFE İLKEM TUNCA 11D 25 4 24,00 5 5 3,75 5 4 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 20 7 18,25 8 2 7,50 6 2 5,50 4 6 2,50 80 32 72,00 353,658 189

8 118 SEVDE YAZAN 11D 22 3 21,25 6 2 5,50 5 2 4,50 4 0 4,00 4 1 3,75 18 6 16,50 7 2 6,50 6 2 5,50 8 1 7,75 80 19 75,25 349,055 202

9 659 NECATİ CANBERK EZGÜ 11D 17 7 15,25 6 3 5,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 23 6 21,50 6 2 5,50 7 2 6,50 6 4 5,00 78 26 71,50 343,583 220

10 94 YASEMİN NABİT 11D 16 5 14,75 6 1 5,75 1 3 0,25 4 0 4,00 25 2 24,50 7 1 6,75 7 1 6,75 6 3 5,25 72 16 68,00 343,395 221

11 636 ÖZGE GÜZEL 11D 19 3 18,25 8 1 7,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 5 0 5,00 19 3 18,25 7 2 6,50 9 1 8,75 5 5 3,75 75 16 71,00 338,950 235

12 606 YELİZ CİĞAL 11D 16 2 15,50 7 1 6,75 3 1 2,75 5 0 5,00 23 4 22,00 7 1 6,75 5 1 4,75 4 1 3,75 70 11 67,25 336,783 244

13 310 SILA ÖZLEM SERT 11D 22 4 21,00 7 2 6,50 3 3 2,25 3 2 2,50 5 0 5,00 16 1 15,75 4 3 3,25 4 4 3,00 8 1 7,75 72 20 67,00 329,808 274

14 524 MERT BERKE ÇÜRÜK 11D 24 5 22,75 5 5 3,75 8 2 7,50 2 3 1,25 5 0 5,00 15 8 13,00 6 3 5,25 6 3 5,25 5 5 3,75 76 34 67,50 326,505 285

15 301 SELENAY YILMAZ 11D 22 8 20,00 6 1 5,75 19 6 17,50 9 1 8,75 7 3 6,25 7 3 6,25 70 22 64,50 326,068 287

16 341 DOĞA CİGERCİ 11D 25 2 24,50 3 0 3,00 5 2 4,50 3 1 2,75 5 0 5,00 14 4 13,00 6 2 5,50 4 2 3,50 3 1 2,75 68 14 64,50 324,183 290

17 297 EMİRHAN KUYUCU 11D 17 1 16,75 3 1 2,75 5 0 5,00 20 5 18,75 6 2 5,50 8 2 7,50 4 4 3,00 63 15 59,25 312,715 329

18 180 MERT UYGUN 11D 21 8 19,00 8 2 7,50 3 6 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 16 12 13,00 7 3 6,25 6 4 5,00 6 2 5,50 73 41 62,75 308,103 345

19 446 ZEYNEP ASLI BAYIR 11D 19 5 17,75 6 2 5,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 14 8 12,00 7 1 6,75 5 0 5,00 8 1 7,75 67 19 62,25 301,033 367

20 295 EMRE TORUN 11D 14 5 12,75 8 2 7,50 2 2 1,50 5 0 5,00 16 7 14,25 8 2 7,50 7 1 6,75 6 1 5,75 66 20 61,00 294,415 393

21 181 KAAN ÖZDEMIR 11D 18 10 15,50 6 4 5,00 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 18 11 15,25 5 5 3,75 3 4 2,00 4 5 2,75 62 42 51,50 284,853 425

22 299 AYSEL DURAN 11D 23 7 21,25 7 3 6,25 3 2 2,50 3 2 2,50 10 16 6,00 6 4 5,00 7 3 6,25 5 5 3,75 64 42 53,50 273,068 460

23 433 ZEYNEP UCA 11D 19 10 16,50 6 4 5,00 5 5 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 10 19 5,25 4 6 2,50 5 5 3,75 4 6 2,50 61 56 47,00 248,345 511

24 312 GÖKTUĞ USTA        M 11D 6 3 5,25 19 7 17,25 6 3 5,25 7 1 6,75 8 1 7,75 46 15 42,25 247,483 512

25 177 TUĞÇE KURT 11D 23 7 21,25 7 3 6,25 7 3 6,25 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 47 14 43,50 236,988 531

26 649 ZEYNEP HATİPOĞLU 11D 22 6 20,50 5 5 3,75 6 3 5,25 4 0 4,00 5 0 5,00 42 14 38,50 224,925 559

27 640 ÇİSEM NAZ SEÇKİN 11D 19 5 17,75 5 1 4,75 7 2 6,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 38 12 35,00 214,633 582

28 203 ŞEVVAL ÖZKAN 11D 5 1 4,75 12 8 10,00 7 0 7,00 4 0 4,00 28 9 25,75 191,848 629



11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (Genel sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 11.SINIF 1.DENEME 154 154 154 800

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam Genel
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,26 6,33 15,68 4,63 2,96 3,89 4,04 2,05 3,53 2,19 1,27 1,88 3,75 0,60 3,60 16,31 5,46 14,94 5,38 2,37 4,79 4,89 2,10 4,36 5,43 2,93 4,70 63,88 26,07 57,37 284,990

Okul Ortalaması 19,44 5,48 18,07 6,03 2,57 5,38 4,52 1,73 4,09 2,65 1,15 2,37 4,51 0,22 4,46 17,23 6,38 15,63 6,28 2,37 5,69 5,77 2,37 5,18 5,64 2,96 4,90 72,07 25,23 65,77 312,160

SINIF: 11D

KATILIMLAR

29 232 YİĞİT TETİK 11D 16 5 14,75 4 5 2,75 6 3 5,25 4 1 3,75 4 1 3,75 6 24 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 44 65 27,75 190,493 631

30 437 DOĞUKAN TEMEL 11D 8 22 2,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 7 23 1,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 3 7 1,25 27 93 3,75 116,675 784
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11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (Genel sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 11.SINIF 1.DENEME 154 154 154 800

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam Genel
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,26 6,33 15,68 4,63 2,96 3,89 4,04 2,05 3,53 2,19 1,27 1,88 3,75 0,60 3,60 16,31 5,46 14,94 5,38 2,37 4,79 4,89 2,10 4,36 5,43 2,93 4,70 63,88 26,07 57,37 284,990

Okul Ortalaması 19,44 5,48 18,07 6,03 2,57 5,38 4,52 1,73 4,09 2,65 1,15 2,37 4,51 0,22 4,46 17,23 6,38 15,63 6,28 2,37 5,69 5,77 2,37 5,18 5,64 2,96 4,90 72,07 25,23 65,77 312,160

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 635 İLAYDA KÜLCÜ 11E 28 2 27,50 8 2 7,50 10 0 10,00 4 0 4,00 5 0 5,00 23 2 22,50 78 6 76,50 385,760 108

2 207 BEYZANUR AKÇAY 11E 28 2 27,50 8 2 7,50 10 0 10,00 3 2 2,50 5 0 5,00 24 5 22,75 78 11 75,25 383,808 113

3 414 RABİA NUR ÇAVDAR 11E 25 5 23,75 7 3 6,25 9 1 8,75 5 0 5,00 4 1 3,75 23 2 22,50 73 12 70,00 364,088 161

4 631 SUDENAZ BÜYÜKCIRIK 11E 24 3 23,25 7 2 6,50 10 0 10,00 4 1 3,75 5 0 5,00 22 5 20,75 72 11 69,25 356,390 179

5 209 TUNA MAĞAN 11E 21 5 19,75 10 0 10,00 9 1 8,75 4 1 3,75 4 1 3,75 23 3 22,25 71 11 68,25 351,340 195

6 205 FATMASU ÜÇGÜL 11E 24 6 22,50 8 2 7,50 9 1 8,75 5 0 5,00 5 0 5,00 21 9 18,75 72 18 67,50 345,313 214

7 374 NİLAY NALCI 11E 28 2 27,50 10 0 10,00 9 1 8,75 3 1 2,75 5 0 5,00 15 6 13,50 70 10 67,50 340,490 230

8 210 EMRE SARICIK 11E 20 8 18,00 10 0 10,00 9 1 8,75 4 1 3,75 4 1 3,75 22 4 21,00 69 15 65,25 337,685 240

9 417 RABİA AYDIN 11E 26 4 25,00 9 1 8,75 10 0 10,00 4 1 3,75 5 0 5,00 16 10 13,50 70 16 66,00 332,105 270

10 134 SUDE SABUNCU 11E 26 4 25,00 8 2 7,50 10 0 10,00 3 2 2,50 5 0 5,00 17 13 13,75 69 21 63,75 328,013 280

11 189 SILA ASLAN 11E 25 5 23,75 6 4 5,00 9 1 8,75 3 2 2,50 5 0 5,00 18 11 15,25 66 23 60,25 322,270 297

12 219 ESRANUR METE 11E 28 2 27,50 9 1 8,75 10 0 10,00 3 2 2,50 5 0 5,00 10 3 9,25 65 8 63,00 318,578 313

13 448 İLAYDA ELİAÇIK 11E 22 6 20,50 4 6 2,50 8 1 7,75 3 2 2,50 5 0 5,00 19 4 18,00 61 19 56,25 314,930 323

14 124 BEYZA BOZAN 11E 23 4 22,00 4 5 2,75 9 1 8,75 3 1 2,75 5 0 5,00 17 6 15,50 61 17 56,75 311,880 334

15 298 ELİF YALÇIN 11E 25 5 23,75 8 2 7,50 9 1 8,75 3 2 2,50 5 0 5,00 15 14 11,50 65 24 59,00 308,758 342

16 306 SEHER YILDIRIM 11E 25 3 24,25 8 2 7,50 9 1 8,75 4 0 4,00 5 0 5,00 10 3 9,25 61 9 58,75 302,755 365

17 241 MLDA ÇAĞLAR 11E 21 8 19,00 8 2 7,50 8 2 7,50 4 0 4,00 4 1 3,75 14 2 13,50 59 15 55,25 296,680 385

18 294 SİNEM ALTUN 11E 25 3 24,25 3 5 1,75 7 3 6,25 3 2 2,50 5 0 5,00 13 4 12,00 56 17 51,75 295,723 390

19 527 SELMA GÖKDUMAN 11E 25 5 23,75 6 3 5,25 9 1 8,75 2 2 1,50 4 1 3,75 10 2 9,50 56 14 52,50 289,068 409

20 125 EFE AYGÜN 11E 19 9 16,75 6 3 5,25 2 4 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 14 5 12,75 4 5 2,75 6 4 5,00 6 4 5,00 63 38 53,50 283,688 426

21 624 GÜLSÜM KARABACAK 11E 24 5 22,75 7 3 6,25 8 2 7,50 4 0 4,00 4 1 3,75 10 7 8,25 57 18 52,50 283,385 428

22 133 HATİCE ECE KARAKUŞ 11E 21 9 18,75 8 2 7,50 9 1 8,75 1 1 0,75 5 0 5,00 13 7 11,25 57 20 52,00 282,705 432

23 447 GÖKÇE KARACA 11E 29 1 28,75 7 3 6,25 8 0 8,00 4 0 4,00 3 2 2,50 5 10 2,50 56 16 52,00 278,118 447

24 231 MELİSA EROĞLU 11E 20 2 19,50 1 1 0,75 9 1 8,75 3 0 3,00 4 1 3,75 11 7 9,25 48 12 45,00 263,498 482

25 441 HARUN BİRLİK 11E 21 7 19,25 9 1 8,75 9 1 8,75 3 2 2,50 5 0 5,00 8 13 4,75 55 24 49,00 258,535 491

26 627 GAMZE KUZU 11E 18 12 15,00 6 4 5,00 9 1 8,75 4 0 4,00 5 0 5,00 9 13 5,75 51 30 43,50 240,858 523

27 565 MERYEM YOKTAN 11E 22 8 20,00 5 5 3,75 7 3 6,25 4 1 3,75 4 1 3,75 8 18 3,50 50 36 41,00 239,355 526

28 419 YUNUS CAN NALKESEN 11E 11 3 10,25 8 2 7,50 9 1 8,75 28 6 26,50 178,028 673



11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (Genel sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 11.SINIF 1.DENEME 154 154 154 800

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam Genel
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,26 6,33 15,68 4,63 2,96 3,89 4,04 2,05 3,53 2,19 1,27 1,88 3,75 0,60 3,60 16,31 5,46 14,94 5,38 2,37 4,79 4,89 2,10 4,36 5,43 2,93 4,70 63,88 26,07 57,37 284,990

Okul Ortalaması 19,44 5,48 18,07 6,03 2,57 5,38 4,52 1,73 4,09 2,65 1,15 2,37 4,51 0,22 4,46 17,23 6,38 15,63 6,28 2,37 5,69 5,77 2,37 5,18 5,64 2,96 4,90 72,07 25,23 65,77 312,160

SINIF: 11E

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 1 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 0,00 61,64 52,78

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ARAY 585 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
232,435 284,990 1 144 144 144 535

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 1 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 9 11,75 39 11,75 18,07 15,68

Tarih 10 2 6 0,50 5 0,50 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 2,00 4,09 3,53

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,50 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 5 8 3,00 10 3,00 16,29 12,89

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 12,00 15,63 14,94

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,00 5,69 4,79

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,25 5,18 4,36

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,00 4,90 4,70

TYT Fen 30 11 11 8,25 28 8,25 15,77 13,85

Toplam: 120 43 32 35,00 29 35,00 61,64 52,78

TYT Türkçe AECdbeaE B AACc AdAcDEEA be   

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal bbAbd b cDCE        Aac       

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik D    eEa AaA aDBAA    BD   EDA

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen b   dCae Ecc  EA EeCDABedA ddA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 9 47

Türkçe 30 14 9 47

Sanat Akımları 5 3 2 60
Hikâye 11 3 4 27
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 5 8 17

Tarih 10 2 6 20

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 2 6 20

Coğrafya-1 10 2 0 20

Biyoçeşitlilik 3 2 0 67
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 1 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Yeniden Dirilme 1 0 0 0
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 0 0 0
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kabir Hayatı 1 0 0 0

TYT Matematik 30 13 4 43

Matematik-1 30 13 4 43

Trigonometri 30 13 4 43

TYT Fen 30 11 11 37

Fizik 10 2 4 20

Vektör-kuvvet 2 0 1 0
Vektör 1 0 0 0
Bağıl hareket 2 0 1 0
Nehir problemleri 2 1 1 50
Dinamik 3 1 1 33

Kimya 10 4 3 40

Atomun kuantum modeli 5 3 1 60
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 1 2 25
Periyodik özellikler 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 4 50

Sinir Sistemi 9 4 4 44
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN KARA 423 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
257,623 284,990 30 131 131 131 493

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 6 4 5,00 50 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 20 6 18,50 62 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 9 11 6,25 21 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 6 1 5,75 58 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 18 9 15,75 53 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 63 37 53,75 45 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe CCAEBebACDdeccaEDaD   BDEcbaCC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal eEadDdDAADCB BCADcECe  E EBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik EeDeAA DAaAEbcbAb e  b   e   a

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen dBdEEDBCBdCDEB EDd  cdEdeEcBAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 11 53

Türkçe 30 16 11 53

Sanat Akımları 5 4 1 80
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 2 1 67
Hikâye 11 4 4 36
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Anlatımın Nitelikleri 2 1 1 50
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 6 67

Tarih 10 6 4 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 6 4 60

Coğrafya-1 10 8 1 80

Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 3 0 100
Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 1 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 11 30

Matematik-1 30 9 11 30

Trigonometri 30 9 11 30

TYT Fen 30 18 9 60

Fizik 10 7 3 70

Vektör-kuvvet 2 0 2 0
Bağıl hareket 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 3 0 100
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 6 1 60

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 1 50
Atomun kuantum modeli 5 3 0 60
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 9 5 4 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALMİRA AYGÜN 440 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
350,858 284,990 10 37 37 37 198

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 7 18,25 61 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 8 2 7,50 75 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 20 5 18,75 63 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 8 1 7,75 78 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 22 7 20,25 68 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 82 24 76,00 63 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe AEbCbebEeBEAACDbABABDEEAaCC   

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAADEDdEEeC  c   CcaAEBDCCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DdCAED DEAaA bDBAAaCCBBD bA  A

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEABC BDaEcBeDEABEDCeABcEbEaCA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 7 67

Türkçe 30 20 7 67

Sanat Akımları 5 3 2 60
Hikâye 11 5 3 45
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 5 67

Tarih 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 8 2 80

Coğrafya-1 10 2 3 20

Biyoçeşitlilik 3 1 0 33
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 1 0
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 0 2 0

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 20 5 67

Matematik-1 30 20 5 67

Trigonometri 30 20 5 67

TYT Fen 30 22 7 73

Fizik 10 8 1 80

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 2 0 100
Nehir problemleri 2 1 0 50
Dinamik 3 2 1 67

Kimya 10 8 2 80

Atomun kuantum modeli 5 4 1 80
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 4 60

Sinir Sistemi 9 5 4 56
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER GÜLEÇ 13 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
280,418 284,990 26 116 116 116 443

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 1 14,75 49 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 8 2 7,50 75 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 1 1 0,75 8 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 16 4 15,00 50 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 6 1 5,75 58 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 3 1 2,75 28 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 0 6,00 60 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 15 2 14,50 48 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 58 9 55,75 46 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe AECC   E B AA D ABAcD E  C    

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal bAADEDAEcD   c  B   AaB  CEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik D CAEDEDEAac   B      B  D    

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEA C Bb E  e E  E CDAB  AEE  

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 1 50

Türkçe 30 15 1 50

Sanat Akımları 5 4 0 80
Hikâye 11 2 0 18
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 16 4 53

Tarih 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 8 2 80

Coğrafya-1 10 1 1 10

Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 1 1 33
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 12 2 40

Matematik-1 30 12 2 40

Trigonometri 30 12 2 40

TYT Fen 30 15 2 50

Fizik 10 6 1 60

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 0 50
Nehir problemleri 2 1 0 50
Dinamik 3 1 1 33

Kimya 10 3 1 30

Atomun kuantum modeli 5 2 0 40
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 1 1 25
Periyodik özellikler 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 0 60

Sinir Sistemi 9 6 0 67
Endokrin Sistem 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL ÇETİN 254 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
293,635 284,990 22 101 101 101 395

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 7 3 6,25 63 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 13 6 11,50 38 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 6 0 6,00 60 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 7 1 6,75 68 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 7 0 7,00 70 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 20 1 19,75 66 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 64 18 59,50 50 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe CC EBAAACDbAca ED edbc DE A C 

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal ecEADEDAAeCce   c        EBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDD AEbAaAEDED    Bad   DB   

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen A CEE   BCCDEBAE eB  CEEAE  AD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 7 53

Türkçe 30 16 7 53

Sanat Akımları 5 3 0 60
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 4 4 36
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Anlatımın Nitelikleri 2 1 1 50
Paragraf 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 13 6 43

Tarih 10 7 3 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 7 3 70

Coğrafya-1 10 1 3 10

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 0 1 0
Biyomlar 3 0 1 0
Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 15 4 50

Matematik-1 30 15 4 50

Trigonometri 30 15 4 50

TYT Fen 30 20 1 67

Fizik 10 6 0 60

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 1 0 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 1 0 33
Nehir problemleri 2 1 0 50

Kimya 10 7 1 70

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Atomun kuantum modeli 5 3 0 60
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 0 70

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Sinir Sistemi 9 7 0 78



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN MARAL 228 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
311,840 284,990 17 82 82 82 335

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 1 12,75 43 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 6 2 5,50 55 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 12 5 10,75 36 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 7 2 6,50 65 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 22 7 20,25 68 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 67 17 62,75 52 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe AEbCDD ED EAA D   A  E        

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DA DEcbEE           Aad eCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik bACAEDED Aa  dDBAA CCBBD DAE c

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEABCCBDdE BCeEAeEDCDABBEAaadc

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 1 43

Türkçe 30 13 1 43

Sanat Akımları 5 4 1 80
Hikâye 11 3 0 27
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 2 0 67
Anlatımın Nitelikleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 3 1 0 33
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Paragraf 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 12 5 40

Tarih 10 6 2 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 6 2 60

Coğrafya-1 10 0 0 0

Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 1 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 20 4 67

Matematik-1 30 20 4 67

Trigonometri 30 20 4 67

TYT Fen 30 22 7 73

Fizik 10 9 1 90

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 2 0 100
Nehir problemleri 2 2 0 100
Dinamik 3 2 1 67

Kimya 10 7 2 70

Atomun kuantum modeli 5 3 1 60
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 4 0 100
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 4 60

Sinir Sistemi 9 6 3 67
Endokrin Sistem 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN AYSEL 436 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
296,918 284,990 20 95 95 95 384

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 6 19,50 65 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 3 5 1,75 18 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 15 11 12,25 41 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 5 3 4,25 43 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 5 2 4,50 45 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 14 6 12,50 42 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 64 28 57,00 48 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe bCb BAAACDdABECED DBc BDbEAaCC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal ecEdb DA eaBeBCecBadC BEAEB EC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECeaAA Db   D Dc  B  CCAADBc  

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen AdCEEa  aCCaE AEa B b    E BAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 6 70

Türkçe 30 21 6 70

Sanat Akımları 5 1 2 20
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 7 3 64
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 15 11 50

Tarih 10 3 5 30

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 3 5 30

Coğrafya-1 10 4 6 40

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 0 1 0
Biyomlar 3 2 1 67
Biyoçeşitlilik 3 0 3 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 0 0 0
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 14 5 47

Matematik-1 30 14 5 47

Trigonometri 30 14 5 47

TYT Fen 30 14 6 47

Fizik 10 5 3 50

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 1 1 33
Nehir problemleri 2 0 1 0

Kimya 10 5 2 50

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 1 50
Atomun kuantum modeli 5 3 1 60
Periyodik özellikler 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 1 40

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 9 4 0 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE BALİ 29 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
362,855 284,990 9 26 26 26 166

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 2 24,50 82 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 9 1 8,75 88 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 29 1 28,75 96 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 16,40 15,63 14,94

Toplam: 120 74 5 72,75 61 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe AECCDDaEDB AACDCABABD EAECC bB

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal bAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEDEDEAaA EDaAA  CBB  DA   

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 2 83

Türkçe 30 25 2 83

Sanat Akımları 5 5 0 100
Hikâye 11 7 2 64
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 29 1 97

Tarih 10 9 1 90

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 9 1 90

Coğrafya-1 10 10 0 100

Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Biyomlar 3 3 0 100
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 2 0 100

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 20 2 67

Matematik-1 30 20 2 67

Trigonometri 30 20 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BİRKE YILDIRIM 666 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
275,805 284,990 27 119 119 119 453

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 3 17,25 58 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 7 2 6,50 65 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 16 5 14,75 49 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 3 5 1,75 18 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 8 1 7,75 78 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 17 9 14,75 49 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 61 23 55,25 46 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe  CAEBAAAe  ABECEDbD   BDdE  C 

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal D EdDEDAAbCB    c   C eaAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik    DAAE c  EDEacD  B eC   ac  

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen b  EEccCabCDEBAEeCB bCaE EcBAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 3 60

Türkçe 30 18 3 60

Sanat Akımları 5 3 1 60
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 4 1 36
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 16 5 53

Tarih 10 7 2 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 7 2 70

Coğrafya-1 10 2 1 20

Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 1 0
Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 1 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 6 33

Matematik-1 30 10 6 33

Trigonometri 30 10 6 33

TYT Fen 30 17 9 57

Fizik 10 3 5 30

Vektör-kuvvet 2 0 1 0
Bağıl hareket 2 0 1 0
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 1 2 33
Nehir problemleri 2 1 1 50

Kimya 10 8 1 80

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 4 0 100
Atomun kuantum modeli 5 3 1 60
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 3 60

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 9 6 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE TULUMCU 184 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
395,543 284,990 3 7 7 7 89

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 3 21,25 71 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 8 2 7,50 75 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 4 0 4,00 40 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 21 3 20,25 68 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 9 0 9,00 90 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 23 6 21,50 72 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 91 16 87,00 73 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe CCAEBAAACDdABEeEDDDB  BD E aC 

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DEEcDEDAbDCBCB      CcBEAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDDAAEDACAEDbbAD BBaCCAADBADa

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen AaCEEDBCBCCDEBAEDCB cbaEAdcBAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 3 73

Türkçe 30 22 3 73

Sanat Akımları 5 5 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 4 2 36
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 21 3 70

Tarih 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 8 2 80

Coğrafya-1 10 4 0 40

Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 1 0 33
Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 25 4 83

Matematik-1 30 25 4 83

Trigonometri 30 25 4 83

TYT Fen 30 23 6 77

Fizik 10 9 1 90

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 3 0 100
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 9 0 90

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 4 0 100
Atomun kuantum modeli 5 4 0 80
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 9 5 4 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SARIYILDIZ 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
384,090 284,990 5 14 14 14 111

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 3 24,25 81 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 8 2 7,50 75 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 22 4 21,00 70 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 7 2 6,50 65 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 6 3 5,25 53 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 20 8 18,00 60 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 88 18 83,50 70 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe AEbCcDCEDBEAACDCABABDEEAaCC  B

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAADdaAEEDCEB  C  BbAEBcCCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik bACAEDEDEA*A EDBAA  CBB  bA DA

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEAdCCBa E aCeEAeEDCDABcEAEEbc

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 3 83

Türkçe 30 25 3 83

Sanat Akımları 5 3 2 60
Hikâye 11 8 1 73
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 4 73

Tarih 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 8 2 80

Coğrafya-1 10 5 1 50

Biyoçeşitlilik 3 2 0 67
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Biyomlar 3 1 0 33
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 1 1 50

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 21 3 70

Matematik-1 30 21 3 70

Trigonometri 30 21 3 70

TYT Fen 30 20 8 67

Fizik 10 7 2 70

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Nehir problemleri 2 2 0 100
Dinamik 3 1 1 33

Kimya 10 6 3 60

Atomun kuantum modeli 5 3 1 60
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 3 70

Sinir Sistemi 9 7 2 78
Endokrin Sistem 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ALTIPARMAK 656 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
326,610 284,990 13 65 65 65 284

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 4 22,00 73 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 9 1 8,75 88 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 22 6 20,50 68 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 6 3 5,25 53 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 19 10 16,50 55 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 77 26 70,50 59 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe AECCDDaEDBbAACDdABABDEE aCC  B

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAADEDdEEDC aceCB BbAEBaCCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik cACcE EDEAaA  Da   CbBBD b    

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen aEAcCCB dEcadaEABEDCDABcEAEaeA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 4 77

Türkçe 30 23 4 77

Sanat Akımları 5 5 0 100
Hikâye 11 6 2 55
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 6 73

Tarih 10 9 1 90

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 9 1 90

Coğrafya-1 10 4 4 40

Biyoçeşitlilik 3 1 1 33
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Biyomlar 3 2 1 67
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 1 1 50

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 13 6 43

Matematik-1 30 13 6 43

Trigonometri 30 13 6 43

TYT Fen 30 19 10 63

Fizik 10 6 3 60

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Nehir problemleri 2 2 0 100
Dinamik 3 1 1 33

Kimya 10 6 4 60

Atomun kuantum modeli 5 3 2 60
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 3 70

Sinir Sistemi 9 6 3 67
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ERTUÇ 31 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
194,375 284,990 33 149 149 149 623

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 16 10,00 33 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 4 6 2,50 25 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 3 6 1,50 15 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 17 12 14,00 47 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 55 64 39,00 33 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe CCAEdAbAebbAaEdEaacBdbBDEddaCd

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal edbAcdDAAeCBCBCAbBECCcdaAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik bdceAdbceadEabDecbBcadeebaaced

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen caCEaaBac dDEBAEeeBadCEEAEdBAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 16 47

Türkçe 30 14 16 47

Sanat Akımları 5 4 1 80
Cümlenin Ögeleri 2 0 2 0
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 3 8 27
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Anlatımın Nitelikleri 2 0 2 0
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 10 67

Tarih 10 4 6 40

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 4 6 40

Coğrafya-1 10 9 1 90

Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 1 67
Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 2 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 26 13

Matematik-1 30 4 26 13

Trigonometri 30 4 26 13

TYT Fen 30 17 12 57

Fizik 10 3 6 30

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Bağıl hareket 2 0 1 0
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 1 2 33
Nehir problemleri 2 0 2 0

Kimya 10 6 4 60

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Atomun kuantum modeli 5 3 2 60
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 2 80

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 9 8 1 89



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH KÖKSAL 305 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
368,138 284,990 7 23 23 23 151

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 3 16,25 54 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 6 3 5,25 53 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 21 5 19,75 66 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 5 4 4,00 40 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 8 0 8,00 80 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 19 6 17,50 58 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 82 16 78,00 65 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe eCA BAAA DCABE E De   BD Ed C 

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal eE dDdDAADaBCBa DB CC BEAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDDAAE AaAEDEDA CBBaCCAADBAD 

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen AcCEEDe caCDEBAE CB b aEAE BAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 3 57

Türkçe 30 17 3 57

Sanat Akımları 5 3 1 60
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 2 2 18
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 0 50
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 21 5 70

Tarih 10 6 3 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 6 3 60

Coğrafya-1 10 6 2 60

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 1 67
Biyoçeşitlilik 3 1 0 33
Su Ekosistemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 25 2 83

Matematik-1 30 25 2 83

Trigonometri 30 25 2 83

TYT Fen 30 19 6 63

Fizik 10 5 4 50

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 0 2 0
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 2 1 67
Nehir problemleri 2 0 1 0

Kimya 10 8 0 80

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 4 0 100
Atomun kuantum modeli 5 3 0 60
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 2 60

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 9 6 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BİÇER 322 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
290,095 284,990 24 104 104 104 407

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 6 4 5,00 50 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 18 12 15,00 50 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 17 9 14,75 49 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 5 5 3,75 38 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 14 16 10,00 33 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 66 44 55,00 46 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe CCeaBAAACDbABEaEDbD   BD   bCe

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DcEbcbDAADbBaBCAbBECeccdAEBBdC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDDAeaDAedEDcbADeBB CCAbDa   

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen eaCEEcBCBCCeEdAEbdBebdcbeEcBdc

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 7 57

Türkçe 30 17 7 57

Sanat Akımları 5 2 3 40
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 3 3 27
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 12 60

Tarih 10 6 4 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 6 4 60

Coğrafya-1 10 7 3 70

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 0 1 0
Biyomlar 3 2 1 67
Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 1 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 2 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 0 1 0
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 9 57

Matematik-1 30 17 9 57

Trigonometri 30 17 9 57

TYT Fen 30 14 16 47

Fizik 10 7 3 70

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Bağıl hareket 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 2 1 67
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 5 5 50

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Atomun kuantum modeli 5 3 2 60
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 9 2 7 22



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN YILDIZ 629 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
290,733 284,990 23 103 103 103 405

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 0 17,00 57 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 5 2 4,50 45 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 13 4 12,00 40 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 6 3 5,25 53 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 2 0 2,00 20 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 16 4 15,00 50 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 60 13 56,75 47 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe  CAEBAAA D ABE E  D   BD E  C 

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal  Ea DdDA DCB    c d C   A BBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDDAA a   EDEbcD Ba     D dDE

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen d CEEaBCeC D   E    ACE AEaBAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 0 57

Türkçe 30 17 0 57

Sanat Akımları 5 3 0 60
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 3 0 27
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 0 50
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 13 4 43

Tarih 10 5 2 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 5 2 50

Coğrafya-1 10 2 2 20

Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 1 0
Biyoçeşitlilik 3 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Kabir Hayatı 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 14 5 47

Matematik-1 30 14 5 47

Trigonometri 30 14 5 47

TYT Fen 30 16 4 53

Fizik 10 6 3 60

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Bağıl hareket 2 1 0 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 2 1 67
Nehir problemleri 2 1 1 50

Kimya 10 2 0 20

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 1 0 25
Atomun kuantum modeli 5 1 0 20
Periyodik özellikler 1 0 0 0

Biyoloji 10 8 1 80

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Sinir Sistemi 9 7 1 78



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM İŞÇİOĞLU 313 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
344,670 284,990 11 40 40 40 215

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 1 18,75 63 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 5 3 4,25 43 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 10 3 9,25 31 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 3 2 2,50 25 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 7 1 6,75 68 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 18 5 16,75 56 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 70 11 67,25 56 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe AECC DCEDB AAC C B BD EAaC    

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DbAD  AEce               CEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEDEDE aAbEDBAA CCBB  DAED 

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEdc     E  CDEAaEDCDABcEAEEdA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 1 63

Türkçe 30 19 1 63

Sanat Akımları 5 4 0 80
Hikâye 11 5 1 45
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 2 0 67
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 0 33
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 10 3 33

Tarih 10 5 3 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 5 3 50

Coğrafya-1 10 0 0 0

Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 23 2 77

Matematik-1 30 23 2 77

Trigonometri 30 23 2 77

TYT Fen 30 18 5 60

Fizik 10 3 2 30

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 0 1 0
Nehir problemleri 2 0 0 0
Dinamik 3 1 0 33

Kimya 10 7 1 70

Atomun kuantum modeli 5 4 0 80
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 0 75
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 8 2 80

Sinir Sistemi 9 7 2 78
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM BALLI 323 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
299,083 284,990 19 92 92 92 377

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 5 16,75 56 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 2 2 1,50 15 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 7 1 6,75 68 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 16 5 14,75 49 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 17 8 15,00 50 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 6 3 5,25 53 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 4 2 3,50 35 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 13 8 11,00 37 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 64 26 57,50 48 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe eEbC DaEDBEAACDaABABD E  Ce   

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DbA      eCEcDACB B Aac CCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEeEbcAaADEDaAcaCCBB  bA   

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEdaC BDeE Bd E  EcC AB d b dA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 5 60

Türkçe 30 18 5 60

Sanat Akımları 5 2 2 40
Hikâye 11 3 2 27
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 16 5 53

Tarih 10 2 2 20

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 2 2 20

Coğrafya-1 10 7 1 70

Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Biyomlar 3 3 0 100
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 1 0 50

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 1 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 8 57

Matematik-1 30 17 8 57

Trigonometri 30 17 8 57

TYT Fen 30 13 8 43

Fizik 10 6 3 60

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Nehir problemleri 2 1 0 50
Dinamik 3 2 1 67

Kimya 10 4 2 40

Atomun kuantum modeli 5 2 0 40
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Periyodik özellikler 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 3 30

Sinir Sistemi 9 2 3 22
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN CAN ŞAHAN 444 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
226,478 284,990 32 145 145 145 553

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 7 11,25 38 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 1 4 0,00 0 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 4 10 1,50 5 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 4 6 2,50 25 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 5 1 4,75 48 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 13 10 10,50 35 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 43 35 34,25 29 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe CC ba A  ceABaCEDeD   BD E  Cb

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal  cE c   bcCcdBadc   d  E      

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik EC DAAE AadEbabc Ced CC  D  D 

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen dBaEdceaBCC EB EaC  AC b ba AD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 7 43

Türkçe 30 13 7 43

Sanat Akımları 5 2 2 40
Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 2 0 67
Hikâye 11 4 1 36
Noktalama İşaretleri 3 1 1 33
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 4 10 13

Tarih 10 1 4 10

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 1 4 10

Coğrafya-1 10 2 5 20

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 0 1 0
Biyomlar 3 1 2 33
Biyoçeşitlilik 3 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 1 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Kabir Hayatı 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 0 0 0
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 0 0 0
Yeniden Dirilme 1 0 0 0

TYT Matematik 30 13 8 43

Matematik-1 30 13 8 43

Trigonometri 30 13 8 43

TYT Fen 30 13 10 43

Fizik 10 4 6 40

Vektör-kuvvet 2 0 2 0
Bağıl hareket 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 0 3 0
Nehir problemleri 2 1 1 50

Kimya 10 5 1 50

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 0 50
Atomun kuantum modeli 5 2 1 40
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 3 40

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Sinir Sistemi 9 3 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA NUR ÖZDEMİR 139 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
363,073 284,990 8 25 25 25 165

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 5 16,75 56 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 6 1 5,75 58 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 13 3 12,25 41 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 6 2 5,50 55 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 7 1 6,75 68 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 18 7 16,25 54 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 76 16 72,00 60 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe CCAEaAAACDdAB eEDbD   cD E EC 

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal D EA  DdAD B        C BaAEB Eb

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDD AEDACAEDEDAD BBaCCAADBADE

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen daCEED  BCCDEa EDCB AdcE EcBAc

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 5 60

Türkçe 30 18 5 60

Sanat Akımları 5 4 1 80
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 4 1 36
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 13 3 43

Tarih 10 6 1 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 6 1 60

Coğrafya-1 10 1 0 10

Nüfus Politikaları 2 1 0 50
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 0 0 0
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 0 1 0

TYT Matematik 30 27 1 90

Matematik-1 30 27 1 90

Trigonometri 30 27 1 90

TYT Fen 30 18 7 60

Fizik 10 6 2 60

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Bağıl hareket 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 2 0 67
Nehir problemleri 2 1 0 50

Kimya 10 7 1 70

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 4 0 100
Atomun kuantum modeli 5 3 0 60
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 4 50

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Sinir Sistemi 9 4 4 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KILINÇ 218 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
322,875 284,990 14 70 70 70 293

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 5 17,75 59 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 3 2 2,50 25 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 13 7 11,25 38 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 6 2 5,50 55 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 6 3 5,25 53 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 18 6 16,50 55 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 69 21 63,75 53 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe CCeEBAAAbDdbB CED e   BDEEAEC 

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal e     DAAbCeCc    E CbabAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDD AE AaAEDEDA  Bd CCbADB   

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen A CEEDd BdCDEaAEadB ACcE E BA 

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 5 63

Türkçe 30 19 5 63

Sanat Akımları 5 3 1 60
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 6 1 55
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 13 7 43

Tarih 10 3 2 30

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 3 2 30

Coğrafya-1 10 3 2 30

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 0 1 0
Biyoçeşitlilik 3 1 0 33
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 2 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 19 3 63

Matematik-1 30 19 3 63

Trigonometri 30 19 3 63

TYT Fen 30 18 6 60

Fizik 10 6 2 60

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 0 1 0
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 2 1 67
Nehir problemleri 2 1 0 50

Kimya 10 6 3 60

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Atomun kuantum modeli 5 3 1 60
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 1 60

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Sinir Sistemi 9 5 1 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS ÖZCAN 276 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
261,140 284,990 28 126 126 126 485

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 4 10,00 33 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 1 2 0,50 5 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 9 2 8,50 28 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 2 2 1,50 15 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 3 3 2,25 23 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 0 6,00 60 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 11 5 9,75 33 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 48 14 44,50 37 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe bCAEBAAACbd  a E D     D      

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal   dd  D             C B AEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik  C D A  AaAEDd A  BB CCAADBA a

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen Ac  E   c CbE  Eae     EAE BAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 4 37

Türkçe 30 11 4 37

Sanat Akımları 5 4 1 80
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 1 0 9
Noktalama İşaretleri 3 1 1 33
Yazım Kuralları 3 0 2 0
Anlatımın Nitelikleri 2 0 0 0
Paragraf 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 9 2 30

Tarih 10 1 2 10

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 1 2 10

Coğrafya-1 10 0 0 0

Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 3 57

Matematik-1 30 17 3 57

Trigonometri 30 17 3 57

TYT Fen 30 11 5 37

Fizik 10 2 2 20

Vektör-kuvvet 2 1 0 50
Bağıl hareket 2 0 1 0
Vektör 1 0 0 0
Dinamik 3 1 0 33
Nehir problemleri 2 0 1 0

Kimya 10 3 3 30

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 1 2 25
Atomun kuantum modeli 5 2 1 40
Periyodik özellikler 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 0 60

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Sinir Sistemi 9 6 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA ÇORUK 429 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
328,568 284,990 12 62 62 62 277

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 6 4 5,00 50 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 4 0 4,00 40 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 15 7 13,25 44 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 4 6 2,50 25 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 5 5 3,75 38 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 16 14 12,50 42 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 72 34 63,50 53 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe bEbCDeaEaBEAAdDCABAcDEEA C   B

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal eAADEcAEceCE D C    Aac C EBBa

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEDEDEACAbEDaAAaCCaBe DcED 

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen aEeceCdaBEcBeaEAdEeCDAdBbAEbCA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 7 63

Türkçe 30 19 7 63

Sanat Akımları 5 3 2 60
Hikâye 11 5 2 45
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 15 7 50

Tarih 10 6 4 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 6 4 60

Coğrafya-1 10 4 0 40

Biyoçeşitlilik 3 2 0 67
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 2 0 67
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 1 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Yeniden Dirilme 1 0 0 0
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 0 1 0

TYT Matematik 30 22 6 73

Matematik-1 30 22 6 73

Trigonometri 30 22 6 73

TYT Fen 30 16 14 53

Fizik 10 4 6 40

Vektör-kuvvet 2 0 2 0
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 0 2 0
Nehir problemleri 2 1 1 50
Dinamik 3 2 1 67

Kimya 10 5 5 50

Atomun kuantum modeli 5 3 2 60
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 3 70

Sinir Sistemi 9 6 3 67
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA FİRİK 334 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
381,800 284,990 6 16 16 16 117

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 6 4 5,00 50 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 24 6 22,50 75 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 23 7 21,25 71 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 92 28 85,00 71 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe eEeCDedEDBEAACDCbBAeDEEAcCCebB

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal bAADEDddcDCEBDACBeBaAEBDCCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEDEDEAaAbEDBAAaCCBBDdbAaDA

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEAdCCBaBEBBCDEdaEaCDABaEAEaCA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 9 70

Türkçe 30 21 9 70

Sanat Akımları 5 3 2 60
Hikâye 11 6 5 55
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 24 6 80

Tarih 10 6 4 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 6 4 60

Coğrafya-1 10 8 2 80

Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Biyomlar 3 3 0 100
Döngüler 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 2 1 1 50

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 24 6 80

Matematik-1 30 24 6 80

Trigonometri 30 24 6 80

TYT Fen 30 23 7 77

Fizik 10 8 2 80

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Nehir problemleri 2 2 0 100
Dinamik 3 2 1 67

Kimya 10 7 3 70

Atomun kuantum modeli 5 4 1 80
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 8 2 80

Sinir Sistemi 9 7 2 78
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERT İÇÖZ 349 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
288,900 284,990 25 106 106 106 410

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 4 17,00 57 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 6 4 5,00 50 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 1 1 0,75 8 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 11 6 9,50 32 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 17 8 15,00 50 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 6 3 5,25 53 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 4 2 3,50 35 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 13 8 11,00 37 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 59 26 52,50 44 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe AaCC DaEDBEAACDbABABD    Ce   

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAADbcbEcD E e           CdBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEeEbcAaADEDaAcaCCBB  bA   

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEddC BDeE Bd E  EcC AB d b dA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 4 60

Türkçe 30 18 4 60

Sanat Akımları 5 3 1 60
Hikâye 11 3 2 27
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 11 6 37

Tarih 10 6 4 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 6 4 60

Coğrafya-1 10 1 1 10

Biyoçeşitlilik 3 1 0 33
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 1 0
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 0 1 0
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 8 57

Matematik-1 30 17 8 57

Trigonometri 30 17 8 57

TYT Fen 30 13 8 43

Fizik 10 6 3 60

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Nehir problemleri 2 1 0 50
Dinamik 3 2 1 67

Kimya 10 4 2 40

Atomun kuantum modeli 5 2 0 40
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Periyodik özellikler 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 3 30

Sinir Sistemi 9 2 3 22
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİLAY GÖKER 318 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
434,808 284,990 2 2 2 2 25

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 2 23,50 78 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 9 1 8,75 88 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 10 0 10,00 100 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 9 0 9,00 90 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 28 1 27,75 93 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 102 12 99,00 83 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe AEbCDDeEDBEAACDCABABD EA C D B

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DbADEDAEEDCacDA cCBeAEBcCbEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEDEbEACADEDBAADeCBBDCDAEDA

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEABCCBDBE BCDEABEDCDABBEAEbCA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 2 80

Türkçe 30 24 2 80

Sanat Akımları 5 4 1 80
Hikâye 11 6 1 55
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 7 73

Tarih 10 9 1 90

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 9 1 90

Coğrafya-1 10 5 4 50

Biyoçeşitlilik 3 2 1 67
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Biyomlar 3 1 1 33
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 1 1 50

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Yeniden Dirilme 1 0 1 0
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 28 2 93

Matematik-1 30 28 2 93

Trigonometri 30 28 2 93

TYT Fen 30 28 1 93

Fizik 10 10 0 100

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 2 0 100
Nehir problemleri 2 2 0 100
Dinamik 3 3 0 100

Kimya 10 9 0 90

Atomun kuantum modeli 5 4 0 80
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 4 0 100
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 9 1 90

Sinir Sistemi 9 8 1 89
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NURİCAN TURHA L 612 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
301,378 284,990 18 89 89 89 366

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 4 19,00 63 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 6 4 5,00 50 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 5 2 4,50 45 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 6 1 5,75 58 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 17 7 15,25 51 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 68 26 61,50 51 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe AECC D EDBEbAdDbAcABDEEA CC   

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAADdeAacDCEcc CBCBaAaa  CEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DbCAEDbD   A  DBAe Cb B Cbc   

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen bEABCCa     eDEA EDCDABcEAbaeA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 4 67

Türkçe 30 20 4 67

Sanat Akımları 5 4 0 80
Hikâye 11 5 1 45
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 0 2 0
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 9 60

Tarih 10 6 4 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 6 4 60

Coğrafya-1 10 6 3 60

Biyoçeşitlilik 3 2 0 67
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Biyomlar 3 2 1 67
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 1 1 50

Felsefe 5 1 2 20

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 1 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 13 6 43

Matematik-1 30 13 6 43

Trigonometri 30 13 6 43

TYT Fen 30 17 7 57

Fizik 10 5 2 50

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 2 0 100
Nehir problemleri 2 1 1 50
Dinamik 3 0 0 0

Kimya 10 6 1 60

Atomun kuantum modeli 5 4 0 80
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 1 50
Periyodik özellikler 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 4 60

Sinir Sistemi 9 5 4 56
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ AVCU 212 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
319,663 284,990 15 74 74 74 311

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 5 18,75 63 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 5 4 4,00 40 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 1 1 0,75 8 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 12 8 10,00 33 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 4 3 3,25 33 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 5 4 4,00 40 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 18 8 16,00 53 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 68 23 62,25 52 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe AEbCeeaEaBEAACDCABABD E  CC  B

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal bbADEDA ce       dB Aac aCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEDEDcAaAD DB A  CBB  D    

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEA a e aE deaEAaEDCDABdEAEECA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 5 67

Türkçe 30 20 5 67

Sanat Akımları 5 3 2 60
Hikâye 11 4 2 36
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 12 8 40

Tarih 10 5 4 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 5 4 50

Coğrafya-1 10 1 1 10

Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Döngüler 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 2 1 0 50

Felsefe 5 1 3 20

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 1 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 18 2 60

Matematik-1 30 18 2 60

Trigonometri 30 18 2 60

TYT Fen 30 18 8 60

Fizik 10 4 3 40

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 0 1 0
Nehir problemleri 2 0 1 0
Dinamik 3 1 1 33

Kimya 10 5 4 50

Atomun kuantum modeli 5 3 1 60
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 9 1 90

Sinir Sistemi 9 8 1 89
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ DURAN 351 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
390,045 284,990 4 9 9 9 95

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 3 22,25 74 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 6 4 5,00 50 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 3 0 3,00 30 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 17 5 15,75 53 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 10 0 10,00 100 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 7 2 6,50 65 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 24 5 22,75 76 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 88 15 84,25 70 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe bCAEBAAACDCABECEDbD   BDEbA CC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal acaAcEDAAD B B   B  C BaAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDDAAE AaAEDEDAe BB  CAADBADE

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen ABCEEDBCBCCaEBAEDeB ACadAEcBAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 3 77

Türkçe 30 23 3 77

Sanat Akımları 5 3 2 60
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 7 0 64
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 17 5 57

Tarih 10 6 4 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 6 4 60

Coğrafya-1 10 3 0 30

Nüfus Politikaları 2 1 0 50
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 1 0 33
Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 24 2 80

Matematik-1 30 24 2 80

Trigonometri 30 24 2 80

TYT Fen 30 24 5 80

Fizik 10 10 0 100

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 3 0 100
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 7 2 70

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Atomun kuantum modeli 5 4 0 80
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 3 70

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Sinir Sistemi 9 6 3 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN BİNGÖL 405 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
318,305 284,990 16 76 76 76 316

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 5 4 4,00 40 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 12 10 9,50 32 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 5 4 4,00 40 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 18 11 15,25 51 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 69 34 60,50 50 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe CC EBAAACDae adED DB beDE  aC 

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DcEADdD beaB ab e   C caAEBBE 

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDDAbEDACAEDEcA dBaDdCdADBADE

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen d aEEaBbBCCDEBdEeeBcACcEAaaBAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 7 53

Türkçe 30 16 7 53

Sanat Akımları 5 3 0 60
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 5 3 45
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Anlatımın Nitelikleri 2 1 0 50
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 12 10 40

Tarih 10 5 4 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 5 4 50

Coğrafya-1 10 1 4 10

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 3 0
Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 1 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 0 0 0

TYT Matematik 30 23 6 77

Matematik-1 30 23 6 77

Trigonometri 30 23 6 77

TYT Fen 30 18 11 60

Fizik 10 5 4 50

Vektör-kuvvet 2 0 2 0
Bağıl hareket 2 1 0 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 2 1 67
Nehir problemleri 2 1 1 50

Kimya 10 6 4 60

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Atomun kuantum modeli 5 2 3 40
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 3 70

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Sinir Sistemi 9 6 3 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
PELİNSU YAĞCI 321 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
452,808 284,990 1 1 1 1 12

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 2 23,50 78 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 9 0 9,00 90 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 28 1 27,75 93 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 10 0 10,00 100 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 29 1 28,75 96 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 109 6 107,50 90 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe AEbCDDCEDBcAACDCABABDEEA C D  

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAADEDAEEDCEBDAC CBCAEBcCCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEDEDbAaADEDBAADCCBBDCDAEDA

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEABCCBDBEdBCDEABEDCDABBEAEECA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 2 80

Türkçe 30 24 2 80

Sanat Akımları 5 4 1 80
Hikâye 11 7 0 64
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 28 1 93

Tarih 10 10 0 100

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 10 0 100

Coğrafya-1 10 9 0 90

Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 0 67
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 2 0 100

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 28 2 93

Matematik-1 30 28 2 93

Trigonometri 30 28 2 93

TYT Fen 30 29 1 97

Fizik 10 10 0 100

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 2 0 100
Nehir problemleri 2 2 0 100
Dinamik 3 3 0 100

Kimya 10 9 1 90

Atomun kuantum modeli 5 4 1 80
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 4 0 100
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 10 0 100

Sinir Sistemi 9 9 0 100
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERİFCAN BEYTORUN 641 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
245,123 284,990 31 136 136 136 516

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 14 6,50 22 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 4 5 2,75 28 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 19 10 16,50 55 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 3 2 2,50 25 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 16 6 14,50 48 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 57 35 48,25 40 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe AEbCcDC edbeAacdc ABabdeEC    

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAADd dbceCEBcACadBaAEBcCCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik aACAE EDEAac EDa     B Db     

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEddCCBDBEad     EDC AB bA EdA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 14 33

Türkçe 30 10 14 33

Sanat Akımları 5 3 2 60
Hikâye 11 4 3 36
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 1 1 33
Anlatımın Nitelikleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 19 10 63

Tarih 10 4 5 40

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 4 5 40

Coğrafya-1 10 6 4 60

Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Biyomlar 3 1 2 33
Döngüler 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 2 1 1 50

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 12 5 40

Matematik-1 30 12 5 40

Trigonometri 30 12 5 40

TYT Fen 30 16 6 53

Fizik 10 8 2 80

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Nehir problemleri 2 2 0 100
Dinamik 3 3 0 100

Kimya 10 3 2 30

Atomun kuantum modeli 5 1 1 20
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 1 50
Periyodik özellikler 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 2 50

Sinir Sistemi 9 4 2 44
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT YILMAZ 416 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
259,175 284,990 29 128 128 128 490

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 11 16,25 54 17,27 18,07 15,68

Matematik-1 30 15 10 12,50 42 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 5 3 4,25 43 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 17 11 14,25 48 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 51 32 43,00 36 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe eEdCeeaEDBEAACDdeBABDEEdaCCebB

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Matematik aACAEDEbEAac cDa    CBaDaDAaDe

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen  EdaCCBDd BBeDEAeEeCaABeEbbbCA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 11 63

Türkçe 30 19 11 63

Sanat Akımları 5 2 3 40
Hikâye 11 5 6 45
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Matematik 30 15 10 50

Matematik-1 30 15 10 50

Trigonometri 30 15 10 50

TYT Fen 30 17 11 57

Fizik 10 5 3 50

Vektör-kuvvet 2 0 1 0
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Nehir problemleri 2 2 0 100
Dinamik 3 1 1 33

Kimya 10 7 3 70

Atomun kuantum modeli 5 5 0 100
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 5 50

Sinir Sistemi 9 4 5 44
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ DEMİRCİOĞLU 463 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
296,588 284,990 21 97 97 97 387

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 33 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 3 21,25 71 17,27 18,07 15,68

Tarih 10 8 2 7,50 75 5,20 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 3,52 4,09 3,53

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,20 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 20 6 18,50 62 15,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 16,40 15,63 14,94

Fizik 10 6 2 5,50 55 5,47 5,69 4,79

Kimya 10 8 1 7,75 78 5,55 5,18 4,36

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,54 4,90 4,70

TYT Fen 30 21 5 19,75 66 16,56 15,77 13,85

Toplam: 120 71 23 65,25 54 64,67 61,64 52,78

TYT Türkçe CCbEBAAACDeABEaE DD   BDEEA CC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DEEbDEDAbDa CdCAD aCCc  AEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik  Ce bb    eED ade eBD C  DBc  

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen A bEEDB cCCDEBAED BdAdaEAE BAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 3 73

Türkçe 30 22 3 73

Sanat Akımları 5 4 1 80
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 6 1 55
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 0 50
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 6 67

Tarih 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 8 2 80

Coğrafya-1 10 5 3 50

Nüfus Politikaları 2 0 1 0
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 1 67
Biyoçeşitlilik 3 2 1 67
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 1 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 9 27

Matematik-1 30 8 9 27

Trigonometri 30 8 9 27

TYT Fen 30 21 5 70

Fizik 10 6 2 60

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Bağıl hareket 2 1 0 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 3 0 100
Nehir problemleri 2 0 1 0

Kimya 10 8 1 80

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 0 75
Atomun kuantum modeli 5 4 1 80
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 2 70

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Sinir Sistemi 9 6 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
92 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
328,293 284,990 10 63 63 63 279

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 3 8,25 28 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 9 0 9,00 90 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 17 1 16,75 56 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 7 2 6,50 65 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 23 6 21,50 72 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 73 14 69,50 58 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe  CeEa AA D    a    B   DE    C

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal D EADEDAAD          C BaAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDeAAE ACAEbEDcD BBDCCAADBADa

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen ABbEEedCBCCDEacEDCB ACcEAEBBAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 3 30

Türkçe 30 9 3 30

Sanat Akımları 5 2 1 40
Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 1 0 33
Hikâye 11 4 1 36
Noktalama İşaretleri 3 1 0 33
Yazım Kuralları 3 1 0 33
Anlatımın Nitelikleri 2 0 0 0
Paragraf 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 17 1 57

Tarih 10 9 0 90

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 9 0 90

Coğrafya-1 10 0 0 0

Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 24 4 80

Matematik-1 30 24 4 80

Trigonometri 30 24 4 80

TYT Fen 30 23 6 77

Fizik 10 7 3 70

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Bağıl hareket 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 1 2 33
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 7 2 70

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 4 0 100
Atomun kuantum modeli 5 3 1 60
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 9 1 90

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Sinir Sistemi 9 8 1 89



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH TOPBAŞ 638 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
288,868 284,990 19 108 108 108 412

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 5 12,75 43 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 5 2 4,50 45 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 10 2 9,50 32 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 5 4 4,00 40 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 17 8 15,00 50 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 59 19 54,25 45 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe cEdC DbEa EAA  Ce ABD E  CC   

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAAD  b cD        B       EBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEDEDEAaADE a c bCBB  D  D 

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEdcCCBDBEcad EAcEDCeABcE   C 

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 5 47

Türkçe 30 14 5 47

Sanat Akımları 5 2 2 40
Hikâye 11 4 1 36
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 10 2 33

Tarih 10 5 2 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 5 2 50

Coğrafya-1 10 1 0 10

Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 1 0 50

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Yeniden Dirilme 1 0 0 0
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 18 4 60

Matematik-1 30 18 4 60

Trigonometri 30 18 4 60

TYT Fen 30 17 8 57

Fizik 10 8 2 80

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Nehir problemleri 2 2 0 100
Dinamik 3 3 0 100

Kimya 10 5 4 50

Atomun kuantum modeli 5 3 1 60
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 2 40

Sinir Sistemi 9 4 2 44
Endokrin Sistem 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF ALİ AKBALIK 418 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
333,410 284,990 9 59 59 59 265

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 9 1 8,75 88 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 16 4 15,00 50 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 8 1 7,75 78 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 6 4 5,00 50 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 21 8 19,00 63 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 76 28 69,00 58 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe bCebBAAA abABEbdDbDBc cDEEA CC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DcEADEDAAD          ecBaAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECcDAAEDcaAEbEDc CBBbCCAADBA E

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen ABCEE dCBCCDEacEDCccAbEEAEcBAe

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 10 57

Türkçe 30 17 10 57

Sanat Akımları 5 1 4 20
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 2 1 67
Hikâye 11 7 2 64
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 16 4 53

Tarih 10 9 1 90

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 9 1 90

Coğrafya-1 10 0 0 0

Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 1 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 22 6 73

Matematik-1 30 22 6 73

Trigonometri 30 22 6 73

TYT Fen 30 21 8 70

Fizik 10 8 1 80

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 1 1 33
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 6 4 60

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Atomun kuantum modeli 5 3 2 60
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 3 70

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Sinir Sistemi 9 6 3 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS UYAR 239 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
307,385 284,990 13 85 85 85 348

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 1 12,75 43 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 3 2 2,50 25 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 16 4 15,00 50 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 10 0 10,00 100 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 4 3 3,25 33 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 21 5 19,75 66 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 68 16 64,00 53 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe AEb  D  D   ACDCAB  D E  C    

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal bAA   e  DC Bb CB  aAEB CCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEDEaEeaA EDBAe  CBB  eAaD 

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEABCCBDBE  CDEdeEa aABcEA ECA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 1 43

Türkçe 30 13 1 43

Sanat Akımları 5 2 1 40
Hikâye 11 2 0 18
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 1 0 33
Anlatımın Nitelikleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 16 4 53

Tarih 10 3 2 30

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 3 2 30

Coğrafya-1 10 4 2 40

Biyoçeşitlilik 3 1 0 33
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 1 67
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 18 6 60

Matematik-1 30 18 6 60

Trigonometri 30 18 6 60

TYT Fen 30 21 5 70

Fizik 10 10 0 100

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 2 0 100
Nehir problemleri 2 2 0 100
Dinamik 3 3 0 100

Kimya 10 4 3 40

Atomun kuantum modeli 5 3 1 60
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 1 1 25
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 2 70

Sinir Sistemi 9 6 2 67
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ASRIN KORKMAZ 237 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
307,265 284,990 14 86 86 86 349

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 1 22,75 76 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 6 0 6,00 60 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 11 2 10,50 35 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 6 1 5,75 58 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 4 0 4,00 40 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 15 4 14,00 47 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 62 10 59,50 50 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe CCAEBAAACDCABECE D B   DEEAaC 

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal D   DED ADbB BbADB            

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik EC DAA   a  D DA   d  Cd DBA E

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen d CEE B BCCDE  E    ACc AEc bD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 1 77

Türkçe 30 23 1 77

Sanat Akımları 5 5 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 6 1 55
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 0 50
Paragraf 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 11 2 37

Tarih 10 6 0 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 6 0 60

Coğrafya-1 10 5 2 50

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 2 1 67
Biyoçeşitlilik 3 1 0 33
Su Ekosistemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Kabir Hayatı 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 0 0 0
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 0 0 0
Yeniden Dirilme 1 0 0 0

TYT Matematik 30 13 3 43

Matematik-1 30 13 3 43

Trigonometri 30 13 3 43

TYT Fen 30 15 4 50

Fizik 10 6 1 60

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Bağıl hareket 2 1 0 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 2 0 67
Nehir problemleri 2 1 0 50

Kimya 10 4 0 40

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 0 50
Atomun kuantum modeli 5 2 0 40
Periyodik özellikler 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 3 50

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Sinir Sistemi 9 4 3 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AZAD DİKMEN 73 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
321,500 284,990 11 72 72 72 301

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 10 17,50 58 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 4 6 2,50 25 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 17 13 13,75 46 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 19 11 16,25 54 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 21 9 18,75 63 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 77 43 66,25 55 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe AdCabcdEDBEAACDCAcABDEEcECCabd

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAAbbcdEceCEabACBdabAEccCCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEDbDEAaAaEDBAcbCCdBDeDcbac

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEABbCBbcEdBCDEAaEDCDABeEbbcCA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 10 67

Türkçe 30 20 10 67

Sanat Akımları 5 2 3 40
Hikâye 11 5 6 45
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 17 13 57

Tarih 10 4 6 40

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 4 6 40

Coğrafya-1 10 5 5 50

Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Biyomlar 3 2 1 67
Döngüler 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 2 0 2 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 2 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 19 11 63

Matematik-1 30 19 11 63

Trigonometri 30 19 11 63

TYT Fen 30 21 9 70

Fizik 10 7 3 70

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Nehir problemleri 2 2 0 100
Dinamik 3 1 2 33

Kimya 10 8 2 80

Atomun kuantum modeli 5 4 1 80
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 4 0 100
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 4 60

Sinir Sistemi 9 5 4 56
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ ASLAN 404 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
267,618 284,990 22 123 123 123 474

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 5 2 4,50 45 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 6 4 5,00 50 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 1 2 0,50 5 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 12 10 9,50 32 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 59 36 50,00 42 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe CCeEaAAbdDbABEdEDbed  BDEE  CC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal  cc DEDA DaBdBCA aECCcBacEBBEe

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDDAAE  dAEebDce Bdb    D  Da

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen baCEEcdCBC  E d b    CcEcbcBAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 9 57

Türkçe 30 17 9 57

Sanat Akımları 5 3 2 60
Cümlenin Ögeleri 2 0 2 0
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 4 3 36
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 17 9 57

Tarih 10 5 2 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 5 2 50

Coğrafya-1 10 6 3 60

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 0 1 0
Biyomlar 3 2 0 67
Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 0 1 0

TYT Matematik 30 13 8 43

Matematik-1 30 13 8 43

Trigonometri 30 13 8 43

TYT Fen 30 12 10 40

Fizik 10 6 4 60

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Bağıl hareket 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 1 2 33
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 1 2 10

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 0 0 0
Atomun kuantum modeli 5 1 2 20
Periyodik özellikler 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 4 50

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Sinir Sistemi 9 5 4 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERK TURAN 450 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
246,075 284,990 26 135 135 135 513

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 4 12,00 40 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 2 0 2,00 20 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 7 0 7,00 23 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 6 2 5,50 55 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 2 0 2,00 20 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 13 3 12,25 41 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 45 10 42,50 35 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe AE  DD E   AAC bABecDEEe      

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal    DE                    CEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DbCAEDEDE aADE            c D 

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEdaCCB  E    E   D DAB Ee  C 

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 4 43

Türkçe 30 13 4 43

Sanat Akımları 5 3 0 60
Hikâye 11 3 1 27
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 3 1 0 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 7 0 23

Tarih 10 2 0 20

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 2 0 20

Coğrafya-1 10 0 0 0

Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 12 3 40

Matematik-1 30 12 3 40

Trigonometri 30 12 3 40

TYT Fen 30 13 3 43

Fizik 10 6 2 60

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Nehir problemleri 2 2 0 100
Dinamik 3 1 0 33

Kimya 10 2 0 20

Atomun kuantum modeli 5 1 0 20
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 1 0 25
Periyodik özellikler 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 1 50

Sinir Sistemi 9 5 1 56
Endokrin Sistem 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA SII  BERK 625 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
264,523 284,990 23 124 124 124 480

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 4 14,00 47 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 6 4 5,00 50 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 1 1 0,75 8 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 14 7 12,25 41 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 12 9 9,75 33 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 7 2 6,50 65 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 6 1 5,75 58 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 17 6 15,50 52 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 58 26 51,50 43 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe  C   AAA DCABcbEa eB  BDEE  C 

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DccbDEDAAbaB        C daAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik  CDeAA aAaAEaccc  BB dC    ADa

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen A CEEDdCBbCcE AE CB  a b EcBAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 4 50

Türkçe 30 15 4 50

Sanat Akımları 5 1 0 20
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 4 2 36
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 1 1 50
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 14 7 47

Tarih 10 6 4 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 6 4 60

Coğrafya-1 10 1 1 10

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 1 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 12 9 40

Matematik-1 30 12 9 40

Trigonometri 30 12 9 40

TYT Fen 30 17 6 57

Fizik 10 7 2 70

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 0 1 0
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 2 1 67
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 6 1 60

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Atomun kuantum modeli 5 3 0 60
Periyodik özellikler 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 3 40

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Sinir Sistemi 9 4 3 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE ERMİŞ 332 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
336,273 284,990 8 53 53 53 247

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 5 17,75 59 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 5 5 3,75 38 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 1 1 0,75 8 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 16 6 14,50 48 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 5 1 4,75 48 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 5 2 4,50 45 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 15 4 14,00 47 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 71 17 66,75 56 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe cEbCDD EDBdAAb CABABD E  CC bB

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal bAADdadEcD        BbAEBDCCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik  ACAEDEaEAaA EDBAA  CBBD DAE  

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen aE  C BD E  eDE BcDC AB E E Cc

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 5 63

Türkçe 30 19 5 63

Sanat Akımları 5 3 2 60
Hikâye 11 5 1 45
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 16 6 53

Tarih 10 5 5 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 5 5 50

Coğrafya-1 10 1 1 10

Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 1 1 50

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 21 2 70

Matematik-1 30 21 2 70

Trigonometri 30 21 2 70

TYT Fen 30 15 4 50

Fizik 10 5 1 50

Vektör-kuvvet 2 0 1 0
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 0 50
Nehir problemleri 2 1 0 50
Dinamik 3 2 0 67

Kimya 10 5 2 50

Atomun kuantum modeli 5 2 1 40
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 1 50
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 1 50

Sinir Sistemi 9 5 0 56
Endokrin Sistem 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEKVÜLKER 178 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
300,863 284,990 16 91 91 91 369

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 15 11,25 38 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 3 7 1,25 13 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 1 1 0,75 8 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 10 12 7,00 23 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 6 4 5,00 50 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 21 9 18,75 63 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 67 39 57,25 48 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe CCeEdAAAeabABddEDeeBcecDEEdaCd

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal ecadcbDAAebB        accdAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECaDAAE AaAEDED D BB  CA DaADE

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen ABCEEDaCBCCDcBAEaeaBACbbeEcBAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 15 50

Türkçe 30 15 15 50

Sanat Akımları 5 3 2 60
Cümlenin Ögeleri 2 0 2 0
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 4 7 36
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 10 12 33

Tarih 10 3 7 30

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 3 7 30

Coğrafya-1 10 1 1 10

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 1 4 20

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 1 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 2 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 21 3 70

Matematik-1 30 21 3 70

Trigonometri 30 21 3 70

TYT Fen 30 21 9 70

Fizik 10 9 1 90

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 2 1 67
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 6 4 60

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Atomun kuantum modeli 5 3 2 60
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 4 60

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Sinir Sistemi 9 5 4 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU DELİCE 438 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
222,858 284,990 30 147 147 147 568

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 4 16,00 53 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 3 4 2,00 20 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 13 5 11,75 39 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 5 13 1,75 6 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 3 5 1,75 18 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 4 2 3,50 35 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 13 8 11,00 37 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 48 30 40,50 34 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe AECC DaE BEAA cC dABDEbA C    

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DbAa  d cD   D    BaA B CCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik  e d D baAaca  aAA Cb c  ac  e

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen b b dCBceE  CaE  EaCDABe  E CA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 4 57

Türkçe 30 17 4 57

Sanat Akımları 5 4 0 80
Hikâye 11 5 1 45
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 13 5 43

Tarih 10 3 4 30

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 3 4 30

Coğrafya-1 10 2 1 20

Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 1 0 33
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 1 1 50

Felsefe 5 3 0 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 13 17

Matematik-1 30 5 13 17

Trigonometri 30 5 13 17

TYT Fen 30 13 8 43

Fizik 10 3 5 30

Vektör-kuvvet 2 0 2 0
Vektör 1 0 0 0
Bağıl hareket 2 0 1 0
Nehir problemleri 2 2 0 100
Dinamik 3 1 2 33

Kimya 10 4 2 40

Atomun kuantum modeli 5 2 1 40
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 1 50
Periyodik özellikler 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 1 60

Sinir Sistemi 9 5 1 56
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE İSKENDEROĞLU 326 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
358,450 284,990 4 30 30 30 173

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 5 15,75 53 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 6 2 5,50 55 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 17 6 15,50 52 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 6 3 5,25 53 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 23 6 21,50 72 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 81 20 76,00 63 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe AEbCDeaE BEbAC  ABABDEE  Cd   

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAAD D EceCEa ACBd    BcCeEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEDEDEAdA EDBAAaCCBB  DAaDA

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEABCCBDeE BCaEdeEDCDABBEAEcCc

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 5 57

Türkçe 30 17 5 57

Sanat Akımları 5 4 1 80
Hikâye 11 2 4 18
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 17 6 57

Tarih 10 6 2 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 6 2 60

Coğrafya-1 10 5 2 50

Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Biyomlar 3 2 0 67
Döngüler 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 2 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Yeniden Dirilme 1 0 1 0
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 24 3 80

Matematik-1 30 24 3 80

Trigonometri 30 24 3 80

TYT Fen 30 23 6 77

Fizik 10 9 1 90

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 2 0 100
Nehir problemleri 2 2 0 100
Dinamik 3 2 1 67

Kimya 10 6 3 60

Atomun kuantum modeli 5 2 2 40
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 4 0 100
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 8 2 80

Sinir Sistemi 9 8 1 89
Endokrin Sistem 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ENGİNKAAN DURMUŞ 14 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
341,793 284,990 5 43 43 43 226

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 5 2 4,50 45 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 7 1 6,75 68 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 20 4 19,00 63 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 6 4 5,00 50 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 6 1 5,75 58 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 18 8 16,00 53 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 77 23 71,25 59 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe bCAEBAAA DCeB dE DDB  cDdEdcC 

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DE  c DAAb BCBC eBECC BaAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDDAAE AaAEDEDA  aBaCCAADBA a

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen deCEEcdCBCCDEBAEa   bdcE EBBAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 7 57

Türkçe 30 17 7 57

Sanat Akımları 5 4 1 80
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 4 4 36
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Anlatımın Nitelikleri 2 1 0 50
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 20 4 67

Tarih 10 5 2 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 5 2 50

Coğrafya-1 10 7 1 70

Nüfus Politikaları 2 1 0 50
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 1 67
Biyoçeşitlilik 3 2 0 67
Su Ekosistemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 22 4 73

Matematik-1 30 22 4 73

Trigonometri 30 22 4 73

TYT Fen 30 18 8 60

Fizik 10 6 4 60

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Bağıl hareket 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 1 2 33
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 6 1 60

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 0 50
Atomun kuantum modeli 5 3 1 60
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 3 60

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 9 6 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY ADIYAMAN 442 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
249,730 284,990 25 132 132 132 509

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 3 15,25 51 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 3 3 2,25 23 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 11 4 10,00 33 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 3 1 2,75 28 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 2 1 1,75 18 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 7 5 5,75 19 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 45 14 41,50 35 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe AEbC D dbB AAC CAB BD E  C   B

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal  b D DdE e          AcB CCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik  ACA D   AaA   B    CBB  Dc   

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEd C         E  Ec  dB c  Ee 

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 3 53

Türkçe 30 16 3 53

Sanat Akımları 5 3 1 60
Hikâye 11 4 0 36
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 1 1 33
Anlatımın Nitelikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 1 0 33
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 11 4 37

Tarih 10 3 3 30

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 3 3 30

Coğrafya-1 10 0 0 0

Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 11 2 37

Matematik-1 30 11 2 37

Trigonometri 30 11 2 37

TYT Fen 30 7 5 23

Fizik 10 3 1 30

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 0 50
Nehir problemleri 2 0 0 0
Dinamik 3 0 0 0

Kimya 10 2 1 20

Atomun kuantum modeli 5 2 0 40
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 0 1 0
Periyodik özellikler 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 3 20

Sinir Sistemi 9 2 3 22
Endokrin Sistem 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ÇELİK 190 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
241,873 284,990 27 137 137 137 521

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 4 16,00 53 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 5 4 4,00 40 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 6 10 3,50 12 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 5 3 4,25 43 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 1 8 -1,00 -10 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 14 13 10,75 36 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 56 36 47,00 39 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe CCAEd AA DC BcaEDDD    DEbA C 

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal aca DbDAADaB BCAeaECCcBaAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECbD AEbca  baac      bA   e  

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen b CEEce BCCbEBAEDCcBcCccbc eda

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 4 57

Türkçe 30 17 4 57

Sanat Akımları 5 5 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 2 0 67
Hikâye 11 5 1 45
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 19 9 63

Tarih 10 5 4 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 5 4 50

Coğrafya-1 10 6 3 60

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 2 1 67
Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 10 20

Matematik-1 30 6 10 20

Trigonometri 30 6 10 20

TYT Fen 30 14 13 47

Fizik 10 5 3 50

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Bağıl hareket 2 1 0 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 1 2 33
Nehir problemleri 2 1 0 50

Kimya 10 8 2 80

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Atomun kuantum modeli 5 5 0 100
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 1 8 10

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 9 1 7 11



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİİ PALANCI 151 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
288,030 284,990 20 109 109 109 415

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 3 12,25 41 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 7 0 7,00 70 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 14 1 13,75 46 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 7 0 7,00 70 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 6 1 5,75 58 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 16 2 15,50 52 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 59 9 56,75 47 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe  E C D E BbAA a A AcD E  C   B

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DA DED E D          Aa  CCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik aACAEDED AaA aD A   CBB  DA   

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEA C BD E aC EABE C  B E  bC 

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 3 43

Türkçe 30 13 3 43

Sanat Akımları 5 2 0 40
Hikâye 11 4 0 36
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 14 1 47

Tarih 10 7 0 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 7 0 70

Coğrafya-1 10 0 0 0

Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 16 3 53

Matematik-1 30 16 3 53

Trigonometri 30 16 3 53

TYT Fen 30 16 2 53

Fizik 10 7 0 70

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 0 50
Nehir problemleri 2 1 0 50
Dinamik 3 2 0 67

Kimya 10 6 1 60

Atomun kuantum modeli 5 3 0 60
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 1 50
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 1 30

Sinir Sistemi 9 3 1 33
Endokrin Sistem 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HALİLALP ERTÜRK 431 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
235,083 284,990 29 143 143 143 532

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 13 8,75 29 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 3 5 1,75 18 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 10 11 7,25 24 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 4 5 2,75 28 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 17 12 14,00 47 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 52 44 41,00 34 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe CadEBdAAaDCAecbEaDec  cD E c e

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal acE D bdAebB     a  accaAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik  CDDAAEaAaAEacDce aB dC    A  

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen eBbEEcBCBCdbEeAEeeB AdbbAEcBAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 13 40

Türkçe 30 12 13 40

Sanat Akımları 5 3 2 60
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 2 1 67
Hikâye 11 1 5 9
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 0 2 0
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 10 11 33

Tarih 10 3 5 30

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 3 5 30

Coğrafya-1 10 1 2 10

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 1 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 2 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 13 8 43

Matematik-1 30 13 8 43

Trigonometri 30 13 8 43

TYT Fen 30 17 12 57

Fizik 10 7 3 70

Vektör-kuvvet 2 0 2 0
Bağıl hareket 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 2 1 67
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 4 5 40

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 1 3 25
Atomun kuantum modeli 5 3 1 60
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 4 60

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Sinir Sistemi 9 5 4 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KANGUR 172 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
290,928 284,990 18 102 102 102 404

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 5 4 4,00 40 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 21 8 19,00 63 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 5 3 4,25 43 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 4 4 3,00 30 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 14 12 11,00 37 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 67 37 57,75 48 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe CCAEBAcAbcdAccaEDee   BDaEeECC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DEdeadD ADaBdaCADBECCcBEAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECD bAE AaAEDEDdDeBBbC   Da   

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen d CEEcc BCdaEBAE ec AabbeEcBAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 11 53

Türkçe 30 16 11 53

Sanat Akımları 5 4 1 80
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 3 5 27
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Anlatımın Nitelikleri 2 1 1 50
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 21 8 70

Tarih 10 5 4 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 5 4 50

Coğrafya-1 10 7 3 70

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 0 1 0
Biyomlar 3 2 1 67
Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 16 6 53

Matematik-1 30 16 6 53

Trigonometri 30 16 6 53

TYT Fen 30 14 12 47

Fizik 10 5 3 50

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Bağıl hareket 2 1 0 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 1 2 33
Nehir problemleri 2 1 0 50

Kimya 10 4 4 40

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 0 4 0
Atomun kuantum modeli 5 3 0 60
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Sinir Sistemi 9 4 5 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZEN ÇELİK 317 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
358,618 284,990 3 29 29 29 172

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 3 20,25 68 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 7 3 6,25 63 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 23 5 21,75 73 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 6 2 5,50 55 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 4 3 3,25 33 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 15 9 12,75 43 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 80 20 75,00 63 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe bCAEBAAACDCAB bE eD   BDEEA CC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DEEeDdDAAeaB BCADBECC aEAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDD A DAa EDaDAD eB  CAADBADE

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen A CEEc CcCCeE dEDe  bCcE EcBAe

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 3 70

Türkçe 30 21 3 70

Sanat Akımları 5 3 2 60
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 6 1 55
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Anlatımın Nitelikleri 2 1 0 50
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 23 5 77

Tarih 10 7 3 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 7 3 70

Coğrafya-1 10 8 1 80

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 3 0 100
Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 1 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 21 3 70

Matematik-1 30 21 3 70

Trigonometri 30 21 3 70

TYT Fen 30 15 9 50

Fizik 10 6 2 60

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 1 0 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 1 1 33
Nehir problemleri 2 1 1 50

Kimya 10 4 3 40

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 1 2 25
Atomun kuantum modeli 5 3 1 60
Periyodik özellikler 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 4 50

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 9 5 3 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE SEVER 336 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
336,643 284,990 7 52 52 52 245

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 2 20,50 68 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 7 2 6,50 65 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 13 3 12,25 41 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 6 1 5,75 58 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 7 2 6,50 65 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 21 5 19,75 66 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 73 14 69,50 58 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe Ac   DCEDBcAACDCABABDEEA C   B

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal bAADEDdE D            a CCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEeED AdA E aA   CBB bDAE A

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEA aC  BEBaCeE BEDCDABcEAEcCA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 2 70

Türkçe 30 21 2 70

Sanat Akımları 5 1 1 20
Hikâye 11 7 0 64
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 13 3 43

Tarih 10 7 2 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 7 2 70

Coğrafya-1 10 0 0 0

Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 1 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 18 4 60

Matematik-1 30 18 4 60

Trigonometri 30 18 4 60

TYT Fen 30 21 5 70

Fizik 10 6 1 60

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 0 1 0
Nehir problemleri 2 1 0 50
Dinamik 3 2 0 67

Kimya 10 7 2 70

Atomun kuantum modeli 5 3 1 60
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 2 80

Sinir Sistemi 9 7 2 78
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN ÖZSÜTÇÜ 658 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
298,305 284,990 17 93 93 93 381

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 3 21,25 71 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 4 6 2,50 25 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 11 8 9,00 30 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 6 1 5,75 58 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 3 2 2,50 25 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 14 4 13,00 43 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 61 20 56,00 47 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe bCAEBAAACDCABEeE DD   cDEEA CC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DcadeaDAbDa         e B AEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik E De AE AaAED DAD  c dCe  B D 

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen bBCEED   CC E  dDe   C   EeBAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 3 73

Türkçe 30 22 3 73

Sanat Akımları 5 4 1 80
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 6 1 55
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 0 50
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 11 8 37

Tarih 10 4 6 40

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 4 6 40

Coğrafya-1 10 0 1 0

Nüfus Politikaları 2 0 1 0
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 1 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 14 5 47

Matematik-1 30 14 5 47

Trigonometri 30 14 5 47

TYT Fen 30 14 4 47

Fizik 10 6 1 60

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Bağıl hareket 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 2 0 67
Nehir problemleri 2 0 0 0

Kimya 10 3 2 30

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 1 1 25
Atomun kuantum modeli 5 2 1 40
Periyodik özellikler 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 1 50

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Sinir Sistemi 9 5 1 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA DİKYOL 185 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
390,438 284,990 1 8 8 8 94

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 6 19,50 65 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 7 2 6,50 65 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 19 3 18,25 61 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 9 0 9,00 90 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 8 1 7,75 78 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 26 2 25,50 85 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 91 16 87,00 73 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe dECCeedEDBcAACDCABABDEEA C  cB

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAADdDdE DC      CBbAEB CCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEDEDEAaAcEDBAAaCCBBeCDcEDA

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEA CCBDBE BeDEABEDCDABBEAEcCA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 6 70

Türkçe 30 21 6 70

Sanat Akımları 5 3 2 60
Hikâye 11 5 3 45
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 19 3 63

Tarih 10 7 2 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 7 2 70

Coğrafya-1 10 3 1 30

Biyoçeşitlilik 3 1 0 33
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 1 1 50

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 25 5 83

Matematik-1 30 25 5 83

Trigonometri 30 25 5 83

TYT Fen 30 26 2 87

Fizik 10 9 0 90

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 0 50
Nehir problemleri 2 2 0 100
Dinamik 3 3 0 100

Kimya 10 8 1 80

Atomun kuantum modeli 5 4 0 80
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 9 1 90

Sinir Sistemi 9 8 1 89
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEMSİYE DÜZCE 27 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
371,755 284,990 2 21 21 21 141

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 9 1 8,75 88 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 26 4 25,00 83 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 5 4 4,00 40 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 7 3 6,25 63 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 20 9 17,75 59 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 89 26 82,50 69 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe AECCbDdEDBcAAbDCABABDEEAaCbccB

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAADEDAEcDCEBDACdCBeAEBcCCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEeEcEAaA EDBAA CCea  DAEDA

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEdeC BeaEeaCDEAeEDCDABdEbEECA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 8 73

Türkçe 30 22 8 73

Sanat Akımları 5 4 1 80
Hikâye 11 6 5 55
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 26 4 87

Tarih 10 9 1 90

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 9 1 90

Coğrafya-1 10 8 2 80

Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 1 67
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 1 1 50

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 21 5 70

Matematik-1 30 21 5 70

Trigonometri 30 21 5 70

TYT Fen 30 20 9 67

Fizik 10 5 4 50

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Nehir problemleri 2 1 0 50
Dinamik 3 1 2 33

Kimya 10 7 3 70

Atomun kuantum modeli 5 4 1 80
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 8 2 80

Sinir Sistemi 9 7 2 78
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA KOÇ 357 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
258,203 284,990 24 130 130 130 492

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 1 15,75 53 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 1 0 1,00 10 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 8 0 8,00 27 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 6 0 6,00 60 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 4 1 3,75 38 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 13 2 12,50 42 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 48 7 46,25 39 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe b  EBAAA DCABE E  D   BD E  C 

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal       D             C   AEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik E ba A   aAED DA  BB  C   B  a

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen A CE   CBCC EB E d    cE E B  

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 1 53

Türkçe 30 16 1 53

Sanat Akımları 5 1 1 20
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 3 0 27
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 0 50
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 8 0 27

Tarih 10 1 0 10

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 1 0 10

Coğrafya-1 10 0 0 0

Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 11 4 37

Matematik-1 30 11 4 37

Trigonometri 30 11 4 37

TYT Fen 30 13 2 43

Fizik 10 6 0 60

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 1 0 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 0 0 0
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 4 1 40

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 1 1 25
Atomun kuantum modeli 5 2 0 40
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 1 30

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Sinir Sistemi 9 3 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA  OK 395 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
270,210 284,990 21 122 122 122 468

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 3 13,25 44 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 6 3 5,25 53 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 12 3 11,25 38 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 6 3 5,25 53 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 3 1 2,75 28 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 14 5 12,75 43 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 55 19 50,25 42 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe   AEB AACDbA E E  D   cDEb  C 

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DcadDEDA D              AEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDDbAEaAa EDabc eBd  CA DB D 

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen daCEEc CBCCDc  E     C  eE BAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 3 47

Türkçe 30 14 3 47

Sanat Akımları 5 2 0 40
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 2 0 67
Hikâye 11 4 0 36
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 0 0 0
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 12 3 40

Tarih 10 6 3 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 6 3 60

Coğrafya-1 10 0 0 0

Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 15 8 50

Matematik-1 30 15 8 50

Trigonometri 30 15 8 50

TYT Fen 30 14 5 47

Fizik 10 6 3 60

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Bağıl hareket 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 1 1 33
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 3 1 30

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 0 50
Atomun kuantum modeli 5 1 1 20
Periyodik özellikler 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 1 50

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Sinir Sistemi 9 5 1 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA CANBAZ 126 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
340,338 284,990 6 46 46 46 232

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 6 4 5,00 50 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 15 4 14,00 47 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 6 3 5,25 53 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 19 10 16,50 55 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 76 27 69,25 58 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe CCeEcAAACDCA EeEDDDB DBDEEdaCe

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DcEdDEDAbb          C BEAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECaDAAE AaAEDbDA  BBaaCAAaBADa

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen AaaEEDdCBCCeEBAE eBdbdcEAEBBAe

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 6 73

Türkçe 30 22 6 73

Sanat Akımları 5 4 1 80
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 6 4 55
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 0 50
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 15 4 50

Tarih 10 6 4 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 6 4 60

Coğrafya-1 10 0 0 0

Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 20 7 67

Matematik-1 30 20 7 67

Trigonometri 30 20 7 67

TYT Fen 30 19 10 63

Fizik 10 7 3 70

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Bağıl hareket 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 2 1 67
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 6 3 60

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Atomun kuantum modeli 5 3 1 60
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 4 60

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 9 6 3 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA HARDAL 252 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
239,898 284,990 28 140 140 140 525

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 2 20,50 68 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 1 3 0,25 3 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 7 5 5,75 19 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 2 4 1,00 10 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 3 4 2,00 20 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 8 12 5,00 17 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 44 26 37,50 31 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe CCAEBAAACDCAcECEDDD   cD E  C 

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal eca   D             Cca AEB EC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik cCaDdAE Aac D Dc          Bb  

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen dcCE  d  eeDd A eeB bC  bb BAa

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 2 70

Türkçe 30 21 2 70

Sanat Akımları 5 5 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 4 0 36
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 1 50
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 7 5 23

Tarih 10 1 3 10

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 1 3 10

Coğrafya-1 10 0 0 0

Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 2 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 0 0 0
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 7 27

Matematik-1 30 8 7 27

Trigonometri 30 8 7 27

TYT Fen 30 8 12 27

Fizik 10 2 4 20

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Bağıl hareket 2 0 2 0
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 0 1 0
Nehir problemleri 2 0 0 0

Kimya 10 3 4 30

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Atomun kuantum modeli 5 1 2 20
Periyodik özellikler 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 4 30

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 9 3 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TOLGA HAN YILDIZ 204 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
317,245 284,990 12 77 77 77 319

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 4 18,00 60 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 5 2 4,50 45 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 18 5 16,75 56 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 6 4 5,00 50 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 8 0 8,00 80 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 20 8 18,00 60 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 73 25 66,75 56 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe eECCbDeE BEAA DCdBABDEE  C   B

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal  AAD D EceCd DACdCB Aa  CCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DeCAEeEDEAaA  Dae  CCaBedD  DA

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen bEdBbCBcBEB CDEA EDCDABaEAEcbc

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 4 63

Türkçe 30 19 4 63

Sanat Akımları 5 3 2 60
Hikâye 11 5 1 45
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 5 60

Tarih 10 5 2 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 5 2 50

Coğrafya-1 10 6 2 60

Biyoçeşitlilik 3 2 1 67
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 2 1 67
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 1 0 50

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 16 8 53

Matematik-1 30 16 8 53

Trigonometri 30 16 8 53

TYT Fen 30 20 8 67

Fizik 10 6 4 60

Vektör-kuvvet 2 0 2 0
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Nehir problemleri 2 2 0 100
Dinamik 3 2 1 67

Kimya 10 8 0 80

Atomun kuantum modeli 5 5 0 100
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 0 75
Periyodik özellikler 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 4 60

Sinir Sistemi 9 6 3 67
Endokrin Sistem 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZAHİDE NUR YILMAZ 220 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
303,188 284,990 15 87 87 87 364

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 6 14,50 48 15,82 18,07 15,68

Tarih 10 5 3 4,25 43 4,38 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 2,35 4,09 3,53

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,99 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,68 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 12 3 11,25 38 13,41 16,29 12,89

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 15,04 15,63 14,94

Fizik 10 6 3 5,25 53 5,76 5,69 4,79

Kimya 10 4 3 3,25 33 4,48 5,18 4,36

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,86 4,90 4,70

TYT Fen 30 18 8 16,00 53 15,10 15,77 13,85

Toplam: 120 64 20 59,00 49 59,38 61,64 52,78

TYT Türkçe dECCeDbE  EAA cbABA DEEA Cd   

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAADae  cD   D    B      CEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik D  AEcEDEAaA EDB  aCCB D DAE  

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEbaC BDeE Bd E dEaCDABBdAEaCA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 6 53

Türkçe 30 16 6 53

Sanat Akımları 5 3 2 60
Hikâye 11 5 2 45
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Paragraf 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 12 3 40

Tarih 10 5 3 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 5 3 50

Coğrafya-1 10 2 0 20

Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 1 0 33
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 1 0 50

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 18 3 60

Matematik-1 30 18 3 60

Trigonometri 30 18 3 60

TYT Fen 30 18 8 60

Fizik 10 6 3 60

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Nehir problemleri 2 1 0 50
Dinamik 3 2 1 67

Kimya 10 4 3 40

Atomun kuantum modeli 5 2 0 40
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 8 2 80

Sinir Sistemi 9 7 2 78
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
A KAAN ELMAS 604 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
379,650 284,990 4 18 18 18 122

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 3 22,25 74 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 9 1 8,75 88 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 24 6 22,50 75 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 6 3 5,25 53 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 20 9 17,75 59 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 89 24 83,00 69 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe CCAEBAAA cCABcCED eBA BDEE ECC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DEEADEDAAeCBdBCADabCCcBEAEBeEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECbDAAEDAaAEbabAb BB CCAADBADE

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen AeCEEDc BaCDEBAEDeBBbCaEAbcBAe

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 3 77

Türkçe 30 23 3 77

Sanat Akımları 5 4 0 80
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 8 1 73
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 24 6 80

Tarih 10 9 1 90

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 9 1 90

Coğrafya-1 10 7 3 70

Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Döngüler 1 0 1 0
Biyomlar 3 3 0 100
Biyoçeşitlilik 3 2 1 67
Su Ekosistemleri 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 0 1 0
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 22 6 73

Matematik-1 30 22 6 73

Trigonometri 30 22 6 73

TYT Fen 30 20 9 67

Fizik 10 6 3 60

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 0 2 0
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 2 1 67
Nehir problemleri 2 1 0 50

Kimya 10 9 1 90

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Atomun kuantum modeli 5 5 0 100
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 9 5 4 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EREN 62 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
315,138 284,990 22 78 78 78 322

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 8 2 7,50 75 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 17 13 13,75 46 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 6 4 5,00 50 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 17 13 13,75 46 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 76 44 65,00 54 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe bCAEBAAACadABcdEDDDBAeBDbEAaCb

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal eEEdDEDAADaBdBCAccaCdcBEAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDDAAEaAaAaeEbeDCedeCCebDdbDE

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen AceEEeeCBCCDEBAEDeadAdccbEBBde

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 9 70

Türkçe 30 21 9 70

Sanat Akımları 5 4 1 80
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 6 5 55
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 21 9 70

Tarih 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 8 2 80

Coğrafya-1 10 5 5 50

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 0 1 0
Biyomlar 3 2 1 67
Biyoçeşitlilik 3 2 1 67
Su Ekosistemleri 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 1 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 13 57

Matematik-1 30 17 13 57

Trigonometri 30 17 13 57

TYT Fen 30 17 13 57

Fizik 10 6 4 60

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Bağıl hareket 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 1 2 33
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 7 3 70

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Atomun kuantum modeli 5 4 1 80
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 6 40

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Sinir Sistemi 9 3 6 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM TOY 397 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
320,093 284,990 21 73 73 73 308

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 6 13,50 45 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 4 2 3,50 35 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 13 6 11,50 38 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 6 3 5,25 53 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 22 5 20,75 69 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 71 23 65,25 54 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe eE d D EDBcAAeDdABA DdE  CC   

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal bAAD D  c C cb CB ab    CCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik bACAEDEDdAa DEDBA DCCBBD bcaDA

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEABCCBDcEcB aEAeEDCDAB EAEcC 

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 6 50

Türkçe 30 15 6 50

Sanat Akımları 5 1 2 20
Hikâye 11 4 1 36
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Paragraf 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 13 6 43

Tarih 10 4 2 40

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 4 2 40

Coğrafya-1 10 3 4 30

Biyoçeşitlilik 3 1 0 33
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Biyomlar 3 2 1 67
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 0 2 0

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 21 6 70

Matematik-1 30 21 6 70

Trigonometri 30 21 6 70

TYT Fen 30 22 5 73

Fizik 10 9 1 90

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 2 0 100
Nehir problemleri 2 2 0 100
Dinamik 3 2 1 67

Kimya 10 6 3 60

Atomun kuantum modeli 5 3 2 60
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 0 75
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 1 70

Sinir Sistemi 9 7 1 78
Endokrin Sistem 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA AYDINGÖZ 340 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
260,873 284,990 30 127 127 127 487

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 3 15,25 51 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 0 0 0,00 0 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 7 3 6,25 21 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 7 3 6,25 63 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 4 5 2,75 28 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 4 0 4,00 40 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 15 8 13,00 43 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 51 20 46,00 38 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe CC  BAAACDdeBE ED bB  BD    C 

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal                     CccaAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECaDAAEDAaAEDcb  aeB C        

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen AcCEEceCBCCDEae caBa  E  E BA 

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 3 53

Türkçe 30 16 3 53

Sanat Akımları 5 2 0 40
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 3 1 27
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 7 3 23

Tarih 10 0 0 0

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 2 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 13 6 43

Matematik-1 30 13 6 43

Trigonometri 30 13 6 43

TYT Fen 30 15 8 50

Fizik 10 7 3 70

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 1 2 33
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 4 5 40

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Atomun kuantum modeli 5 1 3 20
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 0 40

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Sinir Sistemi 9 4 0 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CAD AKTULÜN 337 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
288,890 284,990 25 107 107 107 411

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 9 1 8,75 88 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 19 10 16,50 55 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 5 1 4,75 48 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 3 3 2,25 23 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 12 5 10,75 36 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 63 28 56,00 47 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe dEddDDCEDBEAb DdA A DdEA CCbca

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAADEDAEcDb ccAbBeBecEceCCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DbCAED DEAa   DBd  CCB  dDA   

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen aE  C  DBE aeD  BEa  AB E b C 

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 9 57

Türkçe 30 17 9 57

Sanat Akımları 5 2 3 40
Hikâye 11 6 4 55
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Paragraf 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 19 10 63

Tarih 10 9 1 90

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 9 1 90

Coğrafya-1 10 3 6 30

Biyoçeşitlilik 3 1 1 33
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Biyomlar 3 1 2 33
Döngüler 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 2 1 1 50

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 2 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 15 4 50

Matematik-1 30 15 4 50

Trigonometri 30 15 4 50

TYT Fen 30 12 5 40

Fizik 10 5 1 50

Vektör-kuvvet 2 0 1 0
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 0 50
Nehir problemleri 2 0 0 0
Dinamik 3 3 0 100

Kimya 10 3 3 30

Atomun kuantum modeli 5 2 0 40
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 0 3 0
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 1 40

Sinir Sistemi 9 4 1 44
Endokrin Sistem 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞATAY UYSAL 233 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
295,725 284,990 24 98 98 98 389

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 20 5,00 17 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 7 3 6,25 63 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 18 5 16,75 56 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 7 1 6,75 68 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 5 3 4,25 43 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 16 9 13,75 46 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 67 37 57,75 48 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe AEbCDDdacadAeaaebBAeDacdaaCedc

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal eAADEDdEEe   D bBCBaAE   CEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEDEDEead EDBAA CCBB  DAEDA

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEdBC BD E BeeE cEDCDeBcEeEc b

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 20 33

Türkçe 30 10 20 33

Sanat Akımları 5 4 1 80
Hikâye 11 3 8 27
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 3 0 3 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 18 5 60

Tarih 10 7 3 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 7 3 70

Coğrafya-1 10 4 2 40

Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 2 1 67
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 1 1 50

Felsefe 5 2 0 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 23 3 77

Matematik-1 30 23 3 77

Trigonometri 30 23 3 77

TYT Fen 30 16 9 53

Fizik 10 7 1 70

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 2 0 100
Nehir problemleri 2 1 0 50
Dinamik 3 2 0 67

Kimya 10 5 3 50

Atomun kuantum modeli 5 2 1 40
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 5 40

Sinir Sistemi 9 4 4 44
Endokrin Sistem 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CAVİT KAYA 136 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
373,540 284,990 6 20 20 20 138

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 9 1 8,75 88 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 24 6 22,50 75 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 8 1 7,75 78 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 20 9 17,75 59 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 88 26 81,50 68 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe CddEdAAAeDCABECE DDBc eDEEAECC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DEEAcEDAADaBCBbAccECCcBEAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDDbAEbAaAEDEDA dBB CCeADBAD 

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen AaCEEDB BCCaEBAEDeadACcbAEcBdD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 6 73

Türkçe 30 22 6 73

Sanat Akımları 5 3 2 60
Cümlenin Ögeleri 2 0 2 0
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 9 1 82
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 0 50
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 24 6 80

Tarih 10 9 1 90

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 9 1 90

Coğrafya-1 10 6 4 60

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 1 2 33
Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 22 5 73

Matematik-1 30 22 5 73

Trigonometri 30 22 5 73

TYT Fen 30 20 9 67

Fizik 10 8 1 80

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 3 0 100
Nehir problemleri 2 1 0 50

Kimya 10 6 4 60

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 1 3 25
Atomun kuantum modeli 5 4 1 80
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 4 60

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Sinir Sistemi 9 5 4 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖZBEK 454 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
323,978 284,990 20 69 69 69 291

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 22 8 20,00 67 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 11 12 8,00 27 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 5 2 4,50 45 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 20 7 18,25 61 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 79 31 71,25 59 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe eCAEBAAACDCABECEDbDBADcDbEAECC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DEEADEDAADaBdcCeDBaCeaBaAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik bCbDdAEaAaAEbcDcce B C  A a  c

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen A CEEb Cc CDEBAEDdcBbbEEAEeBAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 26 4 87

Türkçe 30 26 4 87

Sanat Akımları 5 3 2 60
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 10 1 91
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 22 8 73

Tarih 10 10 0 100

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 10 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 0 1 0
Biyomlar 3 2 1 67
Biyoçeşitlilik 3 1 2 33
Su Ekosistemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 1 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 11 12 37

Matematik-1 30 11 12 37

Trigonometri 30 11 12 37

TYT Fen 30 20 7 67

Fizik 10 5 2 50

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 0 0 0
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 1 1 33
Nehir problemleri 2 1 1 50

Kimya 10 8 2 80

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Atomun kuantum modeli 5 5 0 100
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 3 70

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 9 7 2 78



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÇELİK 208 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
404,410 284,990 1 4 4 4 73

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 3 22,25 74 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 7 3 6,25 63 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 24 5 22,75 76 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 9 0 9,00 90 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 6 3 5,25 53 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 22 6 20,50 68 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 94 17 89,75 75 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe AEdCDDdEDBEAACDCABABD EA Cd  B

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal bbADEDAEEeCaaDACBCB AEBDCCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEDEbEAaA EDBAA CCBBDdDAEDA

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEABCCBD E aeaEABEDCDABcEAEEac

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 3 77

Türkçe 30 23 3 77

Sanat Akımları 5 4 1 80
Hikâye 11 5 2 45
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 24 5 80

Tarih 10 7 3 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 7 3 70

Coğrafya-1 10 7 2 70

Biyoçeşitlilik 3 2 1 67
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Biyomlar 3 3 0 100
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 1 0 50

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 25 3 83

Matematik-1 30 25 3 83

Trigonometri 30 25 3 83

TYT Fen 30 22 6 73

Fizik 10 9 0 90

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 2 0 100
Nehir problemleri 2 2 0 100
Dinamik 3 2 0 67

Kimya 10 6 3 60

Atomun kuantum modeli 5 3 1 60
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 3 70

Sinir Sistemi 9 7 2 78
Endokrin Sistem 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BESTE GÖNÜLAL 409 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
351,903 284,990 11 35 35 35 193

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 1 20,75 69 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 5 3 4,25 43 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 12 3 11,25 38 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 22 7 20,25 68 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 7 1 6,75 68 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 7 1 6,75 68 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 21 5 19,75 66 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 76 16 72,00 60 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe AEbCDD EDBEAACDCABA D EA C    

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal bA DE AacD          A   CCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAaDEDEAaA EDBAAaCCBaDCDcaDc

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEA CCBc E aC EABEDCDABcEAEabA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 1 70

Türkçe 30 21 1 70

Sanat Akımları 5 4 1 80
Hikâye 11 4 0 36
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 12 3 40

Tarih 10 5 3 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 5 3 50

Coğrafya-1 10 0 0 0

Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 22 7 73

Matematik-1 30 22 7 73

Trigonometri 30 22 7 73

TYT Fen 30 21 5 70

Fizik 10 7 1 70

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 0 50
Nehir problemleri 2 2 0 100
Dinamik 3 1 1 33

Kimya 10 7 1 70

Atomun kuantum modeli 5 3 0 60
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 3 70

Sinir Sistemi 9 6 3 67
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ESMA ÇEVİK 215 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
358,683 284,990 8 28 28 28 171

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 8 1 7,75 78 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 15 3 14,25 48 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 6 3 5,25 53 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 8 0 8,00 80 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 22 4 21,00 70 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 80 16 76,00 63 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe bCAEBAAACDCABEeEDDDBc cDbEA CC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal D EADEDAAb          e BaAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDDAAb AaAEDbDA  BB CCAAD A a

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen ABaEEae BCCDEBAE CB  bEEAEBBAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 5 77

Türkçe 30 23 5 77

Sanat Akımları 5 4 1 80
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 6 3 55
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 15 3 50

Tarih 10 8 1 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 8 1 80

Coğrafya-1 10 0 0 0

Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 1 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 20 4 67

Matematik-1 30 20 4 67

Trigonometri 30 20 4 67

TYT Fen 30 22 4 73

Fizik 10 6 3 60

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Bağıl hareket 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 1 2 33
Nehir problemleri 2 1 0 50

Kimya 10 8 0 80

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 4 0 100
Atomun kuantum modeli 5 3 0 60
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 1 80

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Sinir Sistemi 9 8 1 89



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY GÖKER 314 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
335,425 284,990 16 55 55 55 251

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 12 15,00 50 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 8 2 7,50 75 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 18 2 17,50 58 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 22 8 20,00 67 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 7 3 6,25 63 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 20 10 17,50 58 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 78 32 70,00 58 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe AEbCcDdEDBEAAeDCeBAaDEEbcabDec

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal cAADEDAEEe          AEBDCCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DbCAEDEDEAabbEDBeADCCBBedDAbDA

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen bEAaCdBDBEdaeDEABEaCDABcEAEabA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 12 60

Türkçe 30 18 12 60

Sanat Akımları 5 3 2 60
Hikâye 11 4 7 36
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 18 2 60

Tarih 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 8 2 80

Coğrafya-1 10 0 0 0

Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 22 8 73

Matematik-1 30 22 8 73

Trigonometri 30 22 8 73

TYT Fen 30 20 10 67

Fizik 10 7 3 70

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Nehir problemleri 2 1 1 50
Dinamik 3 3 0 100

Kimya 10 6 4 60

Atomun kuantum modeli 5 4 1 80
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 1 3 25
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 3 70

Sinir Sistemi 9 6 3 67
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ATAÇ 192 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
354,520 284,990 9 32 32 32 187

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 3 21,25 71 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 17 3 16,25 54 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 6 0 6,00 60 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 8 1 7,75 78 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 4 0 4,00 40 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 18 1 17,75 59 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 77 11 74,25 62 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe  EbCDDdEDBEAACD ABAeDEEA CC  B

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAADEDAEED Ea      bA B  CdBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEeED AaA  DBdA CCBBD DAa A

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEA C B  E BCaEABEDC AB E E   

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 3 73

Türkçe 30 22 3 73

Sanat Akımları 5 3 1 60
Hikâye 11 7 1 64
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 17 3 57

Tarih 10 10 0 100

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 10 0 100

Coğrafya-1 10 1 2 10

Biyoçeşitlilik 3 1 0 33
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Biyomlar 3 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 0 1 0

Felsefe 5 2 0 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 0 1 0
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 20 4 67

Matematik-1 30 20 4 67

Trigonometri 30 20 4 67

TYT Fen 30 18 1 60

Fizik 10 6 0 60

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 0 50
Nehir problemleri 2 1 0 50
Dinamik 3 1 0 33

Kimya 10 8 1 80

Atomun kuantum modeli 5 3 1 60
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 4 0 100
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 0 40

Sinir Sistemi 9 4 0 44
Endokrin Sistem 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÖZDE KILIÇ 311 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
280,993 284,990 27 115 115 115 437

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 3 11,25 38 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 0 0 0,00 0 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 8 2 7,50 25 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 4 4 3,00 30 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 7 2 6,50 65 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 18 9 15,75 53 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 56 17 51,75 43 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe       eE BcAACD ABAcD E  C    

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal               A B  bAd  C EBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik  AC  DED AaA EDBAc C BBD cA DA

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen dEcdC B cE BeaEABEDCDABBbAEaCc

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 3 40

Türkçe 30 12 3 40

Sanat Akımları 5 0 0 0
Hikâye 11 2 1 18
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 8 2 27

Tarih 10 0 0 0

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 1 20

Biyoçeşitlilik 3 1 0 33
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 1 0 33
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Yeniden Dirilme 1 0 0 0
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 18 3 60

Matematik-1 30 18 3 60

Trigonometri 30 18 3 60

TYT Fen 30 18 9 60

Fizik 10 4 4 40

Vektör-kuvvet 2 0 2 0
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Nehir problemleri 2 1 0 50
Dinamik 3 1 1 33

Kimya 10 7 2 70

Atomun kuantum modeli 5 3 1 60
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 3 70

Sinir Sistemi 9 7 2 78
Endokrin Sistem 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAKA  E 175 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
333,888 284,990 19 58 58 58 261

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 13 13,75 46 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 9 1 8,75 88 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 25 5 23,75 79 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 20 10 17,50 58 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 21 8 19,00 63 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 83 36 74,00 62 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe bcdCaDadDBEAACDbecABDEbeECCeeB

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAADEDAEEeCEBDAaBCBbAaBcCCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik aACAEDEDEAacDEDBdcbCCBBaaDcaDA

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen bEABCCeDBEcBCaEABEDCDAB EeEbbc

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 13 57

Türkçe 30 17 13 57

Sanat Akımları 5 1 4 20
Hikâye 11 7 4 64
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 25 5 83

Tarih 10 9 1 90

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 9 1 90

Coğrafya-1 10 8 2 80

Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 1 67
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 1 1 50

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 20 10 67

Matematik-1 30 20 10 67

Trigonometri 30 20 10 67

TYT Fen 30 21 8 70

Fizik 10 8 2 80

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 2 0 100
Nehir problemleri 2 1 1 50
Dinamik 3 3 0 100

Kimya 10 8 2 80

Atomun kuantum modeli 5 3 2 60
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 4 0 100
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 4 50

Sinir Sistemi 9 5 3 56
Endokrin Sistem 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ARSLAN 23 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
241,695 284,990 31 138 138 138 522

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 11 16,25 54 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 3 7 1,25 13 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 12 14 8,50 28 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 3 6 1,50 15 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 4 4 3,00 30 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 13 14 9,50 32 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 52 42 41,50 35 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe AaCCeedEDBEAACDdABdcDEEAaCbabB

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DbAbaeeccDe aD  Bec eaBcCCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik aACAEDEDE      a           c  

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen dEAdbCeaa   dDEdeEaCeAdeEeEECA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 11 63

Türkçe 30 19 11 63

Sanat Akımları 5 3 2 60
Hikâye 11 5 6 45
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 12 14 40

Tarih 10 3 7 30

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 3 7 30

Coğrafya-1 10 2 4 20

Biyoçeşitlilik 3 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Biyomlar 3 2 0 67
Döngüler 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 2 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 3 27

Matematik-1 30 8 3 27

Trigonometri 30 8 3 27

TYT Fen 30 13 14 43

Fizik 10 3 6 30

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 0 2 0
Nehir problemleri 2 1 1 50
Dinamik 3 0 2 0

Kimya 10 4 4 40

Atomun kuantum modeli 5 3 1 60
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 1 2 25
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 4 60

Sinir Sistemi 9 5 4 56
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ACET 633 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
338,000 284,990 14 49 49 49 239

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 7 3 6,25 63 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 17 13 13,75 46 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 21 9 18,75 63 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 82 38 72,50 60 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe CCAEBAAAbDCbBEdEDDDBAcBDEEAaCb

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DcEdDEDdADaBeBCAcaECCadaAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik dCbDAAaDAaAEDEDcDdaBcbCAbbBcDb

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen AdCEEDeCBCbDEBAEDeBdbCaEAEBBea

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 6 80

Türkçe 30 24 6 80

Sanat Akımları 5 5 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 7 4 64
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 10 67

Tarih 10 7 3 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 7 3 70

Coğrafya-1 10 6 4 60

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 0 1 0
Biyomlar 3 2 1 67
Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 2 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 13 57

Matematik-1 30 17 13 57

Trigonometri 30 17 13 57

TYT Fen 30 21 9 70

Fizik 10 8 2 80

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 2 1 67
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 7 3 70

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Atomun kuantum modeli 5 4 1 80
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 4 60

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 9 6 3 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL EREN ÇAM 360 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
275,540 284,990 29 120 120 120 455

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 7 3 6,25 63 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 11 19 6,25 21 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 5 4 4,00 40 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 5 3 4,25 43 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 15 11 12,25 41 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 68 47 56,25 47 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe CCAEBAAAeceABEaEDbeBd BDEEAaCC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal eEEdDdDAADaBdBCAcaECCcBaAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECbbbAbDbbbcDEDAbbBBbbbbbbBbbb

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen AaCE cdCaCCDEdAE ea  dEEAEdBee

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 8 70

Türkçe 30 21 8 70

Sanat Akımları 5 4 1 80
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 6 4 55
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 21 9 70

Tarih 10 7 3 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 7 3 70

Coğrafya-1 10 6 4 60

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 0 1 0
Biyomlar 3 2 1 67
Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 11 19 37

Matematik-1 30 11 19 37

Trigonometri 30 11 19 37

TYT Fen 30 15 11 50

Fizik 10 5 4 50

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 0 2 0
Nehir problemleri 2 1 1 50

Kimya 10 5 3 50

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Atomun kuantum modeli 5 3 0 60
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 4 50

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Sinir Sistemi 9 5 4 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İZZET CAN KURT 304 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
335,740 284,990 15 54 54 54 249

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 7 2 6,50 65 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 20 5 18,75 63 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 5 5 3,75 38 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 18 12 15,00 50 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 77 31 69,25 58 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe dEaCDcadDB AACD ABABDdEA C  bd

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAADE dEEeCbBc CBCBaAE   CEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAaDEbEAaADEDBA a CBBDbDAaDA

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEAeCCBDcEcaecEABEaCeABeEAEcbc

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 8 57

Türkçe 30 17 8 57

Sanat Akımları 5 3 2 60
Hikâye 11 3 5 27
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 5 67

Tarih 10 7 2 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 7 2 70

Coğrafya-1 10 6 3 60

Biyoçeşitlilik 3 1 1 33
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 1 67
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 1 1 50

Felsefe 5 2 0 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 22 6 73

Matematik-1 30 22 6 73

Trigonometri 30 22 6 73

TYT Fen 30 18 12 60

Fizik 10 8 2 80

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Nehir problemleri 2 2 0 100
Dinamik 3 2 1 67

Kimya 10 5 5 50

Atomun kuantum modeli 5 3 2 60
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 1 3 25
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50

Sinir Sistemi 9 5 4 56
Endokrin Sistem 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHLİKA HİLAL KOÇ 230 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
341,303 284,990 12 44 44 44 228

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 5 5 3,75 38 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 19 11 16,25 54 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 6 4 5,00 50 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 16 14 12,50 42 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 78 40 68,00 57 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe bCAEBcAACcCeBECEDDDBcbdDEEAaCd

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal eEadcEDdADaBCBbAccECCcBbAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDDbAEDcaAEDEDA dBB CCAADBAea

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen AaCcEcBbBCCaEBAEaeBccabEeEdBAc

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 9 70

Türkçe 30 21 9 70

Sanat Akımları 5 4 1 80
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 2 1 67
Hikâye 11 7 4 64
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 19 11 63

Tarih 10 5 5 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 5 5 50

Coğrafya-1 10 6 4 60

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 1 2 33
Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 22 6 73

Matematik-1 30 22 6 73

Trigonometri 30 22 6 73

TYT Fen 30 16 14 53

Fizik 10 6 4 60

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Vektör 1 0 1 0
Dinamik 3 2 1 67
Nehir problemleri 2 1 1 50

Kimya 10 6 4 60

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Atomun kuantum modeli 5 3 2 60
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 6 40

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 9 4 5 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NERGİS GÜLER 18 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
339,670 284,990 13 47 47 47 233

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 8 2 7,50 75 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 20 4 19,00 63 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 7 2 6,50 65 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 3 6 1,50 15 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 16 11 13,25 44 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 77 28 70,00 58 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe bCAEBAAACDCABECEaDe c BDdEAaCC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DcEADEDAAeaBCBCADBECCD   E a  

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDaAAE Aa EDEbA  aBaCbAADBADa

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen A CEEecCBCCDEae aeacAbaEeE BAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 6 73

Türkçe 30 22 6 73

Sanat Akımları 5 4 1 80
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 5 4 45
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 1 50
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 4 67

Tarih 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 8 2 80

Coğrafya-1 10 9 1 90

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 3 0 100
Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 0 1 0
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 0 0 0
Yeniden Dirilme 1 0 0 0

TYT Matematik 30 19 7 63

Matematik-1 30 19 7 63

Trigonometri 30 19 7 63

TYT Fen 30 16 11 53

Fizik 10 7 2 70

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 1 0 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 1 2 33
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 3 6 30

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Atomun kuantum modeli 5 1 3 20
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 3 60

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Sinir Sistemi 9 5 3 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR ŞAHİN 626 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
368,780 284,990 7 22 22 22 147

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 0 23,00 77 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 6 3 5,25 53 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 1 1 0,75 8 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 13 4 12,00 40 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 7 2 6,50 65 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 7 1 6,75 68 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 21 6 19,50 65 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 80 16 76,00 63 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe CCAEBAAACDCABE EDDD   BDEE  C 

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal  cEdDEDAAbaB            AEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik EC DAAEDAaAEDEDcDCBaaCCAADBcDa

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen A CEEcdCBCCDEBAE Ca AbaEAEcBAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 0 77

Türkçe 30 23 0 77

Sanat Akımları 5 5 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 4 0 36
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 13 4 43

Tarih 10 6 3 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 6 3 60

Coğrafya-1 10 1 1 10

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 23 6 77

Matematik-1 30 23 6 77

Trigonometri 30 23 6 77

TYT Fen 30 21 6 70

Fizik 10 7 2 70

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 1 0 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 1 2 33
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 7 1 70

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Atomun kuantum modeli 5 3 0 60
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 3 70

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Sinir Sistemi 9 6 3 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜN ULUDAĞ 620 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
353,398 284,990 10 34 34 34 190

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 4 6 2,50 25 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 16 14 12,50 42 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 19 11 16,25 54 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 80 37 70,75 59 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe CCAEBdAACcCeBECEDDDBcbdDEEAaCd

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal eEadcEDdAeacCaacDBEbCcBbAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDDbAEDcaAEDEDA dBB CCAADBAD 

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen ABCEEDBCeCCaEBAEaeBccabEeEdBAc

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 8 73

Türkçe 30 22 8 73

Sanat Akımları 5 5 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 2 1 67
Hikâye 11 7 4 64
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 16 14 53

Tarih 10 4 6 40

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 4 6 40

Coğrafya-1 10 4 6 40

Nüfus Politikaları 2 0 2 0
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 1 2 33
Biyoçeşitlilik 3 1 2 33
Su Ekosistemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 23 4 77

Matematik-1 30 23 4 77

Trigonometri 30 23 4 77

TYT Fen 30 19 11 63

Fizik 10 9 1 90

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 3 0 100
Nehir problemleri 2 1 1 50

Kimya 10 6 4 60

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Atomun kuantum modeli 5 3 2 60
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 6 40

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 9 4 5 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN YİĞİT BİLGİN 195 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
276,700 284,990 28 118 118 118 451

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 2 10,50 35 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 6 2 5,50 55 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 15 2 14,50 48 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 5 2 4,50 45 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 4 3 3,25 33 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 14 8 12,00 40 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 57 18 52,50 44 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe CCAEBAA  DdAB dE              

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal eEEdDED A           C BEAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECcD AE caAED DAD BB  C AaBeDa

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen AadEED  B CcEe E Cc  CaEAE dAe

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 2 37

Türkçe 30 11 2 37

Sanat Akımları 5 4 0 80
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 2 0 67
Hikâye 11 1 1 9
Noktalama İşaretleri 3 1 1 33
Yazım Kuralları 3 1 0 33
Anlatımın Nitelikleri 2 1 0 50
Paragraf 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 15 2 50

Tarih 10 6 2 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 6 2 60

Coğrafya-1 10 0 0 0

Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 6 57

Matematik-1 30 17 6 57

Trigonometri 30 17 6 57

TYT Fen 30 14 8 47

Fizik 10 5 2 50

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Bağıl hareket 2 0 1 0
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 2 0 67
Nehir problemleri 2 1 0 50

Kimya 10 4 3 40

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Atomun kuantum modeli 5 2 0 40
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 3 50

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Sinir Sistemi 9 5 3 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEÇİL FİLİZ 435 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
379,575 284,990 5 19 19 19 123

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 4 3 3,25 33 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 17 5 15,75 53 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 7 2 6,50 65 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 8 1 7,75 78 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 21 5 19,75 66 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 85 19 80,25 67 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe bCAEBAAACDCABcCEDDeBc BDEEAaC 

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal D adcED A  BC  de  CCDBEAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik cCDDAAE AaAED DADbBBaCCAADBADE

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen ddCEED CBCCDEBAEDdB ACcEcE  AD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 5 77

Türkçe 30 23 5 77

Sanat Akımları 5 4 1 80
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 6 3 55
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 17 5 57

Tarih 10 4 3 40

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 4 3 40

Coğrafya-1 10 3 2 30

Nüfus Politikaları 2 1 0 50
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 0 1 0
Biyoçeşitlilik 3 1 1 33
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 24 4 80

Matematik-1 30 24 4 80

Trigonometri 30 24 4 80

TYT Fen 30 21 5 70

Fizik 10 7 2 70

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Bağıl hareket 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 2 0 67
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 8 1 80

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Atomun kuantum modeli 5 4 0 80
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 2 60

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Sinir Sistemi 9 5 2 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ÇAKAN 179 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
334,013 284,990 18 57 57 57 260

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 5 18,75 63 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 8 0 8,00 80 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 15 2 14,50 48 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 19 10 16,50 55 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 6 2 5,50 55 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 22 4 21,00 70 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 76 21 70,75 59 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe bCeEBAAACDdABc EDDDB  BDEEA e 

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DEEADED A  B    c cC     EBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik aCDeAAaDAaAEDdbA bBBaCCeADBADa

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen AeCEEDBCBC DEaAEDCc cC EAE BAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 5 67

Türkçe 30 20 5 67

Sanat Akımları 5 3 2 60
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 5 1 45
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 15 2 50

Tarih 10 8 0 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 8 0 80

Coğrafya-1 10 2 2 20

Nüfus Politikaları 2 1 0 50
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 1 0
Biyoçeşitlilik 3 1 1 33
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 19 10 63

Matematik-1 30 19 10 63

Trigonometri 30 19 10 63

TYT Fen 30 22 4 73

Fizik 10 9 1 90

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 3 0 100
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 6 2 60

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 1 50
Atomun kuantum modeli 5 4 0 80
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 1 70

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 9 7 0 78



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SERAY YÜKÜNÇ 645 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
283,563 284,990 26 112 112 112 427

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 9 9,75 33 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 8 1 7,75 78 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 5 5 3,75 38 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 17 13 13,75 46 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 65 35 56,25 47 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe AEbCDedaDBEAA cCeBd Dd e      

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal  AADEDAEEe  BDcaaCcaAbBcCCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DAeA DEDEAaADaDBA  CCB   D  ec

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEABCbBcBEcBeaEABcaCcABdEeEbac

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 9 40

Türkçe 30 12 9 40

Sanat Akımları 5 4 1 80
Hikâye 11 1 4 9
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 1 2 33
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Paragraf 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 19 8 63

Tarih 10 8 1 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 8 1 80

Coğrafya-1 10 3 5 30

Biyoçeşitlilik 3 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Biyomlar 3 1 2 33
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 0 2 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 5 57

Matematik-1 30 17 5 57

Trigonometri 30 17 5 57

TYT Fen 30 17 13 57

Fizik 10 8 2 80

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 2 0 100
Nehir problemleri 2 1 1 50
Dinamik 3 2 1 67

Kimya 10 5 5 50

Atomun kuantum modeli 5 2 3 40
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 6 40

Sinir Sistemi 9 4 5 44
Endokrin Sistem 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL COŞKUN 408 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
297,663 284,990 23 94 94 94 383

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 3 20,25 68 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 1 2 0,50 5 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 8 3 7,25 24 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 5 1 4,75 48 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 7 2 6,50 65 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 18 5 16,75 56 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 61 16 57,00 48 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe bECCDD E BEAAaDCABAeDEEA CC   

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal b  bE       c   B B      CEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik bAC  eEDEAaA  DB A  CBB  eAa  

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CE  C B dE aCDEABEaCDABaE EaC 

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 3 70

Türkçe 30 21 3 70

Sanat Akımları 5 4 1 80
Hikâye 11 6 0 55
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 8 3 27

Tarih 10 1 2 10

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 1 2 10

Coğrafya-1 10 2 1 20

Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Biyomlar 3 1 0 33
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 1 0 50

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 14 5 47

Matematik-1 30 14 5 47

Trigonometri 30 14 5 47

TYT Fen 30 18 5 60

Fizik 10 5 1 50

Vektör-kuvvet 2 1 0 50
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 0 50
Nehir problemleri 2 1 0 50
Dinamik 3 1 1 33

Kimya 10 7 2 70

Atomun kuantum modeli 5 4 0 80
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 2 60

Sinir Sistemi 9 6 2 67
Endokrin Sistem 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA ŞEN 628 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
400,793 284,990 2 5 5 5 79

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 4 22,00 73 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 6 2 5,50 55 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 22 4 21,00 70 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 8 1 7,75 78 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 23 5 21,75 73 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 93 17 88,75 74 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe dCAEBAAACD ABaCEDDDBb BDEEA Ca

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal  cE DEDAAbCBCBbADaECC BEAEBBE 

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDeAAbDAaAEDEDAD BBaCCAADBADE

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen ABCEEDdCBCbDEBAEDCB ceEaAEBBA 

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 4 77

Türkçe 30 23 4 77

Sanat Akımları 5 4 1 80
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 7 2 64
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 4 73

Tarih 10 6 2 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 6 2 60

Coğrafya-1 10 8 2 80

Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 1 67
Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 0 0 0

TYT Matematik 30 25 4 83

Matematik-1 30 25 4 83

Trigonometri 30 25 4 83

TYT Fen 30 23 5 77

Fizik 10 9 1 90

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 2 1 67
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 8 1 80

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Atomun kuantum modeli 5 4 0 80
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 3 60

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 9 6 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA ÖNER 11 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
384,808 284,990 3 13 13 13 110

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 6 18,50 62 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 9 1 8,75 88 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 26 2 25,50 85 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 4 1 3,75 38 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 20 5 18,75 63 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 90 17 85,75 71 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe eEbCcDaEDBEAAbDCeBABDEEA C   B

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal bAADEDAEEDCEBDACdCBCA B CCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEDEDEAaADEDBAAa CBB CaAaDA

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEA  C  e dBCeEABEDCDABcEAEcCA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 6 67

Türkçe 30 20 6 67

Sanat Akımları 5 2 3 40
Hikâye 11 6 1 55
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 26 2 87

Tarih 10 9 1 90

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 9 1 90

Coğrafya-1 10 9 1 90

Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 1 67
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 2 0 100

Felsefe 5 3 0 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 24 4 80

Matematik-1 30 24 4 80

Trigonometri 30 24 4 80

TYT Fen 30 20 5 67

Fizik 10 4 1 40

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 0 0 0
Nehir problemleri 2 1 0 50
Dinamik 3 0 1 0

Kimya 10 8 2 80

Atomun kuantum modeli 5 3 2 60
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 4 0 100
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 2 80

Sinir Sistemi 9 7 2 78
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE BİLGİÇ 34 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
334,720 284,990 17 56 56 56 257

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 31 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 5 20,75 69 18,01 18,07 15,68

Tarih 10 8 2 7,50 75 5,94 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,31 4,09 3,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 16,31 16,29 12,89

Matematik-1 30 17 8 15,00 50 17,48 15,63 14,94

Fizik 10 7 3 6,25 63 6,15 5,69 4,79

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,52 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,90 4,90 4,70

TYT Fen 30 19 11 16,25 54 16,58 15,77 13,85

Toplam: 120 79 33 70,75 59 68,38 61,64 52,78

TYT Türkçe AEbC DeEDBEAACDCeBABDEEAaCCe  

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAADEaeEEDCEccdCdCBacaBDCCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DbCAEDEDEdaADEDB  abC B dDc De

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEAdCdBDcEcBdaEABEaCDABcEbEaCb

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 5 73

Türkçe 30 22 5 73

Sanat Akımları 5 3 1 60
Hikâye 11 6 3 55
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 21 9 70

Tarih 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 8 2 80

Coğrafya-1 10 5 5 50

Biyoçeşitlilik 3 2 1 67
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Biyomlar 3 1 2 33
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 1 1 50

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 8 57

Matematik-1 30 17 8 57

Trigonometri 30 17 8 57

TYT Fen 30 19 11 63

Fizik 10 7 3 70

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Nehir problemleri 2 1 1 50
Dinamik 3 2 1 67

Kimya 10 6 4 60

Atomun kuantum modeli 5 3 2 60
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 4 60

Sinir Sistemi 9 6 3 67
Endokrin Sistem 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH ASLAN 10 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
411,385 284,990 1 3 3 3 61

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 4 23,00 77 17,67 18,07 15,68

Tarih 10 8 2 7,50 75 5,15 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 4 0 4,00 40 3,21 4,09 3,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,22 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 22 2 21,50 72 14,92 16,29 12,89

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 15,54 15,63 14,94

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,64 5,69 4,79

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,19 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,25 4,90 4,70

TYT Fen 30 23 7 21,25 71 15,08 15,77 13,85

Toplam: 120 95 16 91,00 76 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe AEeCDDaEDBEAACDCABAeDEEA CCb B

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAADEDdEEeC  D    BCAEBDCCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEDEDEAdADEDBAA eCBBDeDAEDA

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEABCCBcBEBBdDEAeEDCDABcEAbcbA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 4 80

Türkçe 30 24 4 80

Sanat Akımları 5 4 1 80
Hikâye 11 7 2 64
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 22 2 73

Tarih 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 8 2 80

Coğrafya-1 10 4 0 40

Biyoçeşitlilik 3 1 0 33
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 1 0 33
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 2 0 100

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 26 3 87

Matematik-1 30 26 3 87

Trigonometri 30 26 3 87

TYT Fen 30 23 7 77

Fizik 10 9 1 90

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 2 0 100
Nehir problemleri 2 2 0 100
Dinamik 3 2 1 67

Kimya 10 8 2 80

Atomun kuantum modeli 5 5 0 100
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 4 60

Sinir Sistemi 9 5 4 56
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİTAN TAŞÇI 282 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
381,088 284,990 5 17 17 17 120

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 3 19,25 64 17,67 18,07 15,68

Tarih 10 8 2 7,50 75 5,15 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 3,21 4,09 3,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,22 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 22 6 20,50 68 14,92 16,29 12,89

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 15,54 15,63 14,94

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,64 5,69 4,79

Kimya 10 8 1 7,75 78 5,19 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,25 4,90 4,70

TYT Fen 30 23 4 22,00 73 15,08 15,77 13,85

Toplam: 120 88 15 84,25 70 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe bCAEBAAACDCAdEaE  D   BDEEA C 

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal ecEADEDAADaBCBC c aCCcBEAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDeAAEDAaA DEDAD BB CCA DBA E

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen ABCEEeBCBCCDEBAEDeB AacEAE BA 

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 3 67

Türkçe 30 20 3 67

Sanat Akımları 5 3 1 60
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 5 1 45
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 0 1 0
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 6 73

Tarih 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 8 2 80

Coğrafya-1 10 5 3 50

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 1 67
Biyoçeşitlilik 3 1 1 33
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 23 2 77

Matematik-1 30 23 2 77

Trigonometri 30 23 2 77

TYT Fen 30 23 4 77

Fizik 10 9 1 90

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 2 1 67
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 8 1 80

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Atomun kuantum modeli 5 4 0 80
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 2 60

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Sinir Sistemi 9 5 2 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYSEL DURAN 299 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
273,068 284,990 22 121 121 121 460

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 17,67 18,07 15,68

Tarih 10 7 3 6,25 63 5,15 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 3,21 4,09 3,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,22 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 13 7 11,25 38 14,92 16,29 12,89

Matematik-1 30 10 16 6,00 20 15,54 15,63 14,94

Fizik 10 6 4 5,00 50 5,64 5,69 4,79

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,19 5,18 4,36

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,25 4,90 4,70

TYT Fen 30 18 12 15,00 50 15,08 15,77 13,85

Toplam: 120 64 42 53,50 45 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe CCAEBAAACDbABECEDbDcAeBDEEeaCb

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal ecEADEDAAb          CcBaAEBBbe

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik EbcDbAa baA DbDc  ecbCCdAedAbd

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen ABaEEcaCBdCDEBAEaCadAecbAEdeAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 7 77

Türkçe 30 23 7 77

Sanat Akımları 5 4 1 80
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 6 5 55
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 13 7 43

Tarih 10 7 3 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 7 3 70

Coğrafya-1 10 0 0 0

Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 0 1 0
Yeniden Dirilme 1 0 1 0

TYT Matematik 30 10 16 33

Matematik-1 30 10 16 33

Trigonometri 30 10 16 33

TYT Fen 30 18 12 60

Fizik 10 6 4 60

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Bağıl hareket 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 1 2 33
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 7 3 70

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Atomun kuantum modeli 5 3 2 60
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Sinir Sistemi 9 4 5 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ÇIRPANLI 329 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
362,160 284,990 6 27 27 27 168

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 3 19,25 64 17,67 18,07 15,68

Tarih 10 5 3 4,25 43 5,15 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 3 0 3,00 30 3,21 4,09 3,53

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,22 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 14 3 13,25 44 14,92 16,29 12,89

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 15,54 15,63 14,94

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,64 5,69 4,79

Kimya 10 7 2 6,50 65 5,19 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,25 4,90 4,70

TYT Fen 30 22 7 20,25 68 15,08 15,77 13,85

Toplam: 120 80 19 75,25 63 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe AECC eaEDBEAAC eABABD E  CC  B

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAAbEDba  CE    B   A    CEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEDEDEAacDEDBAAaCCBcaCDAEDc

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEABCCBDcEcBC EAaEDCDABcEAbcbA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 3 67

Türkçe 30 20 3 67

Sanat Akımları 5 4 0 80
Hikâye 11 4 2 36
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 14 3 47

Tarih 10 5 3 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 5 3 50

Coğrafya-1 10 3 0 30

Biyoçeşitlilik 3 2 0 67
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 1 0 33
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 24 6 80

Matematik-1 30 24 6 80

Trigonometri 30 24 6 80

TYT Fen 30 22 7 73

Fizik 10 9 1 90

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 2 0 100
Nehir problemleri 2 2 0 100
Dinamik 3 2 1 67

Kimya 10 7 2 70

Atomun kuantum modeli 5 3 1 60
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 4 0 100
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 4 60

Sinir Sistemi 9 5 4 56
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİSEM NAZ SEÇKİN 640 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
214,633 284,990 27 148 148 148 582

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 5 17,75 59 17,67 18,07 15,68

Tarih 10 5 1 4,75 48 5,15 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 3,21 4,09 3,53

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,22 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 18 7 16,25 54 14,92 16,29 12,89

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 15,54 15,63 14,94

Toplam: 120 38 12 35,00 29 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe AECCbeeEDBEAACbbABABD E  CC   

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAA   d EDCEBD CBdBbAacaCCEBBa

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik D                             

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 5 63

Türkçe 30 19 5 63

Sanat Akımları 5 4 1 80
Hikâye 11 3 2 27
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 7 60

Tarih 10 5 1 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 5 1 50

Coğrafya-1 10 7 2 70

Biyoçeşitlilik 3 2 0 67
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Biyomlar 3 3 0 100
Döngüler 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 2 1 1 50

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 2 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 0 1 0

TYT Matematik 30 1 0 3

Matematik-1 30 1 0 3

Trigonometri 30 1 0 3



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA CİGERCİ 341 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
324,183 284,990 16 68 68 68 290

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 2 24,50 82 17,67 18,07 15,68

Tarih 10 3 0 3,00 30 5,15 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 3,21 4,09 3,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,22 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 16 3 15,25 51 14,92 16,29 12,89

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 15,54 15,63 14,94

Fizik 10 6 2 5,50 55 5,64 5,69 4,79

Kimya 10 4 2 3,50 35 5,19 5,18 4,36

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 4,25 4,90 4,70

TYT Fen 30 13 5 11,75 39 15,08 15,77 13,85

Toplam: 120 68 14 64,50 54 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe CCAEBAAACDCABEeEDbD A BDEEAEC 

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal       DAA Cc  CADc CC BaAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECcD bE ACAEDEcb   B  C  DB   

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen c CEEb CBCbDEB E e    c AE  A 

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 2 83

Türkçe 30 25 2 83

Sanat Akımları 5 4 1 80
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 7 1 64
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 16 3 53

Tarih 10 3 0 30

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 3 0 30

Coğrafya-1 10 5 2 50

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 2 0 67
Biyoçeşitlilik 3 2 0 67
Su Ekosistemleri 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 14 4 47

Matematik-1 30 14 4 47

Trigonometri 30 14 4 47

TYT Fen 30 13 5 43

Fizik 10 6 2 60

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Bağıl hareket 2 1 0 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 1 1 33
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 4 2 40

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 1 2 25
Atomun kuantum modeli 5 2 0 40
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 1 30

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Sinir Sistemi 9 3 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN TEMEL 437 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
116,675 284,990 30 153 153 153 784

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 17,67 18,07 15,68

Tarih 10 2 8 0,00 0 5,15 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 1 9 -1,25 -13 3,21 4,09 3,53

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 4,22 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 5 25 -1,25 -4 14,92 16,29 12,89

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 15,54 15,63 14,94

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 5,64 5,69 4,79

Kimya 10 3 7 1,25 13 5,19 5,18 4,36

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 4,25 4,90 4,70

TYT Fen 30 7 23 1,25 4 15,08 15,77 13,85

Toplam: 120 27 93 3,75 3 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe eEeeeDddDdcccCcbbBbBaaaAabbbbB

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DddDdcccccbbBbbaaaaabbBbbCcccc

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik ccCccbbbbbaAaaaBbbbbCcccCDddDd

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen bbbBbaaaaaBBbbbccccCDddddeEEee

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 22 27

Türkçe 30 8 22 27

Sanat Akımları 5 1 4 20
Hikâye 11 3 8 27
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 0 3 0
Anlatımın Nitelikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 3 0 3 0
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 5 25 17

Tarih 10 2 8 20

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 2 8 20

Coğrafya-1 10 1 9 10

Biyoçeşitlilik 3 0 3 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Biyomlar 3 0 3 0
Döngüler 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 2 0 2 0

Felsefe 5 1 4 20

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 0 1 0
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kabir Hayatı 1 0 1 0

TYT Matematik 30 7 23 23

Matematik-1 30 7 23 23

Trigonometri 30 7 23 23

TYT Fen 30 7 23 23

Fizik 10 1 9 10

Vektör-kuvvet 2 0 2 0
Vektör 1 0 1 0
Bağıl hareket 2 1 1 50
Nehir problemleri 2 0 2 0
Dinamik 3 0 3 0

Kimya 10 3 7 30

Atomun kuantum modeli 5 1 4 20
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 7 30

Sinir Sistemi 9 3 6 33
Endokrin Sistem 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EFE İLKEM TUNCA 174 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
353,658 284,990 7 33 33 33 189

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 4 24,00 80 17,67 18,07 15,68

Tarih 10 5 5 3,75 38 5,15 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 3,21 4,09 3,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,22 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 17 11 14,25 48 14,92 16,29 12,89

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 15,54 15,63 14,94

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,64 5,69 4,79

Kimya 10 6 2 5,50 55 5,19 5,18 4,36

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 4,25 4,90 4,70

TYT Fen 30 18 10 15,50 52 15,08 15,77 13,85

Toplam: 120 80 32 72,00 60 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe CCAEBAAACDCABEbEDDDB bBDEEbaCC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal ecEdcEbAADbB dCAeaECC BaAEBcEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECaDAAEbeaAEbEDAe BBaCCAAD  DE

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen AaCEEDaCBCCDEecE CB cCcbeEBeAe

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 4 83

Türkçe 30 25 4 83

Sanat Akımları 5 5 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 6 4 55
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 17 11 57

Tarih 10 5 5 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 5 5 50

Coğrafya-1 10 5 4 50

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 1 2 33
Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 0 1 0
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 20 7 67

Matematik-1 30 20 7 67

Trigonometri 30 20 7 67

TYT Fen 30 18 10 60

Fizik 10 8 2 80

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 2 1 67
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 6 2 60

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 4 0 100
Atomun kuantum modeli 5 2 1 40
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 9 4 5 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KUYUCU 297 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
312,715 284,990 17 80 80 80 329

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 1 16,75 56 17,67 18,07 15,68

Tarih 10 3 1 2,75 28 5,15 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 3,21 4,09 3,53

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,22 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 8 1 7,75 26 14,92 16,29 12,89

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 15,54 15,63 14,94

Fizik 10 6 2 5,50 55 5,64 5,69 4,79

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,19 5,18 4,36

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 4,25 4,90 4,70

TYT Fen 30 18 8 16,00 53 15,08 15,77 13,85

Toplam: 120 63 15 59,25 49 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe CC EdAAACDCA E E D     DE A C 

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal eEE   D                  EBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECbDAb  AaAEDEDADbBB eCA DBAD 

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen d CEE aCBCCDEBAEDeBebabEAb BA 

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 1 57

Türkçe 30 17 1 57

Sanat Akımları 5 4 0 80
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 4 0 36
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Anlatımın Nitelikleri 2 0 0 0
Paragraf 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 8 1 27

Tarih 10 3 1 30

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 3 1 30

Coğrafya-1 10 0 0 0

Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 20 5 67

Matematik-1 30 20 5 67

Trigonometri 30 20 5 67

TYT Fen 30 18 8 60

Fizik 10 6 2 60

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Bağıl hareket 2 1 0 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 1 1 33
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 8 2 80

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Atomun kuantum modeli 5 4 1 80
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 4 40

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 9 4 3 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE TORUN 295 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
294,415 284,990 20 100 100 100 393

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 5 12,75 43 17,67 18,07 15,68

Tarih 10 8 2 7,50 75 5,15 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 3,21 4,09 3,53

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,22 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 15 4 14,00 47 14,92 16,29 12,89

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 15,54 15,63 14,94

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,64 5,69 4,79

Kimya 10 7 1 6,75 68 5,19 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 4,25 4,90 4,70

TYT Fen 30 21 4 20,00 67 15,08 15,77 13,85

Toplam: 120 66 20 61,00 51 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe bEbCDeaEeB AA D A ABD E  C    

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAADEDbaED          A caCCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik bACAEbEDcAaADEDaAc  CBc  DA   

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEABCCBcdE Be EABEDC ABdEAE C 

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 5 47

Türkçe 30 14 5 47

Sanat Akımları 5 3 2 60
Hikâye 11 2 2 18
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 15 4 50

Tarih 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 8 2 80

Coğrafya-1 10 0 0 0

Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 2 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 16 7 53

Matematik-1 30 16 7 53

Trigonometri 30 16 7 53

TYT Fen 30 21 4 70

Fizik 10 8 2 80

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 2 0 100
Nehir problemleri 2 2 0 100
Dinamik 3 1 2 33

Kimya 10 7 1 70

Atomun kuantum modeli 5 3 0 60
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 1 60

Sinir Sistemi 9 6 1 67
Endokrin Sistem 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKTUĞ USTA        M 312 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
247,483 284,990 24 134 134 134 512

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 3 5,25 18 17,67 18,07 15,68

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 15,54 15,63 14,94

Fizik 10 6 3 5,25 53 5,64 5,69 4,79

Kimya 10 7 1 6,75 68 5,19 5,18 4,36

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 4,25 4,90 4,70

TYT Fen 30 21 5 19,75 66 15,08 15,77 13,85

Toplam: 120 46 15 42,25 35 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe CCebaAAA D                    

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Matematik ECDDAAE Aa EDbDAe Bc aCAdDBADa

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen daaEEDB BCCDEBdEDC  AaE AEBBAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 3 20

Türkçe 30 6 3 20

Sanat Akımları 5 2 2 40
Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 1 0 33
Hikâye 11 1 0 9
Noktalama İşaretleri 3 1 0 33
Yazım Kuralları 3 1 0 33
Anlatımın Nitelikleri 2 0 0 0
Paragraf 1 0 0 0

TYT Matematik 30 19 7 63

Matematik-1 30 19 7 63

Trigonometri 30 19 7 63

TYT Fen 30 21 5 70

Fizik 10 6 3 60

Vektör-kuvvet 2 0 2 0
Bağıl hareket 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 3 0 100
Nehir problemleri 2 1 0 50

Kimya 10 7 1 70

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 0 75
Atomun kuantum modeli 5 3 1 60
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 1 80

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Sinir Sistemi 9 7 1 78



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ÖZDEMIR 181 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
284,853 284,990 21 110 110 110 425

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 17,67 18,07 15,68

Tarih 10 6 4 5,00 50 5,15 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 3,21 4,09 3,53

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,22 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 14 7 12,25 41 14,92 16,29 12,89

Matematik-1 30 18 11 15,25 51 15,54 15,63 14,94

Fizik 10 5 5 3,75 38 5,64 5,69 4,79

Kimya 10 3 4 2,00 20 5,19 5,18 4,36

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 4,25 4,90 4,70

TYT Fen 30 12 14 8,50 28 15,08 15,77 13,85

Toplam: 120 62 42 51,50 43 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe CbAEBAAACadABaaEDDecA BDEbb Ce

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal ecabDEDAADa       ECCca A BBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECecAAEDAaAEDceAcCBcadb ADaADE

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen AcdEEcdbBC cE A ebBdebcEAbdBA 

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 10 60

Türkçe 30 18 10 60

Sanat Akımları 5 4 1 80
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 4 5 36
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 14 7 47

Tarih 10 6 4 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 6 4 60

Coğrafya-1 10 2 1 20

Nüfus Politikaları 2 0 1 0
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Biyoçeşitlilik 3 2 0 67
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 2 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Kabir Hayatı 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 18 11 60

Matematik-1 30 18 11 60

Trigonometri 30 18 11 60

TYT Fen 30 12 14 40

Fizik 10 5 5 50

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Bağıl hareket 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 1 2 33
Nehir problemleri 2 1 1 50

Kimya 10 3 4 30

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 1 2 25
Atomun kuantum modeli 5 2 2 40
Periyodik özellikler 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 5 40

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 9 4 4 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERT BERKE ÇÜRÜK 524 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
326,505 284,990 14 66 66 66 285

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 17,67 18,07 15,68

Tarih 10 5 5 3,75 38 5,15 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 3,21 4,09 3,53

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,22 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 14,92 16,29 12,89

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 15,54 15,63 14,94

Fizik 10 6 3 5,25 53 5,64 5,69 4,79

Kimya 10 6 3 5,25 53 5,19 5,18 4,36

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,25 4,90 4,70

TYT Fen 30 17 11 14,25 48 15,08 15,77 13,85

Toplam: 120 76 34 67,50 56 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe dCAEBAbACDCABdCEDbDB DBDEEAaCC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal ecEdDdbAADCBCdCADBbCCcacAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECcDAAE AaA Dbbb CcBaCCA bB   

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen AaCEE aCaCCDE AEeeBcbdcbAEcBAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 5 80

Türkçe 30 24 5 80

Sanat Akımları 5 3 2 60
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 8 2 73
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 10 67

Tarih 10 5 5 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 5 5 50

Coğrafya-1 10 8 2 80

Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 1 67
Biyoçeşitlilik 3 2 1 67
Su Ekosistemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 2 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 15 8 50

Matematik-1 30 15 8 50

Trigonometri 30 15 8 50

TYT Fen 30 17 11 57

Fizik 10 6 3 60

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 1 1 33
Nehir problemleri 2 1 1 50

Kimya 10 6 3 60

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Atomun kuantum modeli 5 3 2 60
Periyodik özellikler 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 5 50

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 9 5 4 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERT UYGUN 180 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
308,103 284,990 18 84 84 84 345

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 17,67 18,07 15,68

Tarih 10 8 2 7,50 75 5,15 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 3,21 4,09 3,53

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,22 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 17 12 14,00 47 14,92 16,29 12,89

Matematik-1 30 16 12 13,00 43 15,54 15,63 14,94

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,64 5,69 4,79

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,19 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,25 4,90 4,70

TYT Fen 30 19 9 16,75 56 15,08 15,77 13,85

Toplam: 120 73 41 62,75 52 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe AEbCbeaE dEAACDCABABDEEAECCbbd

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAADEDAEceecBcb cCBaAaBeeCdBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik bACbEe DdeaADEcBe DbCBcDeaAEDA

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEAaCCaeBEBadeEABEcC ABaEA cCA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 8 70

Türkçe 30 21 8 70

Sanat Akımları 5 3 2 60
Hikâye 11 6 5 55
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 17 12 57

Tarih 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 8 2 80

Coğrafya-1 10 3 6 30

Biyoçeşitlilik 3 0 3 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Biyomlar 3 0 2 0
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 1 1 50

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 0 1 0
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 16 12 53

Matematik-1 30 16 12 53

Trigonometri 30 16 12 53

TYT Fen 30 19 9 63

Fizik 10 7 3 70

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Nehir problemleri 2 1 1 50
Dinamik 3 2 1 67

Kimya 10 6 4 60

Atomun kuantum modeli 5 4 1 80
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 1 3 25
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 2 60

Sinir Sistemi 9 5 2 56
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NECATİ CANBERK EZGÜ 659 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
343,583 284,990 9 41 41 41 220

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 17,67 18,07 15,68

Tarih 10 6 3 5,25 53 5,15 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 3,21 4,09 3,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,22 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 19 5 17,75 59 14,92 16,29 12,89

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 15,54 15,63 14,94

Fizik 10 6 2 5,50 55 5,64 5,69 4,79

Kimya 10 7 2 6,50 65 5,19 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,25 4,90 4,70

TYT Fen 30 19 8 17,00 57 15,08 15,77 13,85

Toplam: 120 78 26 71,50 60 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe  Edd DadaBEAAdDC BABDEE ECa  B

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal bAADdD EEe   D CBeB AEBcCCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik bACbEDEDEAeADEDBAc eCBBDbDAEDA

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEd dCBD E BeaEABEDCDAeeEAEbaA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 7 57

Türkçe 30 17 7 57

Sanat Akımları 5 1 2 20
Hikâye 11 6 2 55
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 19 5 63

Tarih 10 6 3 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 6 3 60

Coğrafya-1 10 4 1 40

Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 3 0 100
Döngüler 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 2 1 0 50

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 23 6 77

Matematik-1 30 23 6 77

Trigonometri 30 23 6 77

TYT Fen 30 19 8 63

Fizik 10 6 2 60

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 0 1 0
Nehir problemleri 2 2 0 100
Dinamik 3 2 0 67

Kimya 10 7 2 70

Atomun kuantum modeli 5 3 1 60
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 4 60

Sinir Sistemi 9 5 4 56
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE GÜZEL 636 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
338,950 284,990 11 48 48 48 235

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 3 18,25 61 17,67 18,07 15,68

Tarih 10 8 1 7,75 78 5,15 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 3,21 4,09 3,53

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,22 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 16 2 15,50 52 14,92 16,29 12,89

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 15,54 15,63 14,94

Fizik 10 7 2 6,50 65 5,64 5,69 4,79

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,19 5,18 4,36

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,25 4,90 4,70

TYT Fen 30 21 8 19,00 63 15,08 15,77 13,85

Toplam: 120 75 16 71,00 59 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe AECC eCEDBcAA DdA ABDEE  CC   

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAADE AEcD         bAEB  CEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik  A AEDEDEbaA EDBAA CCBcD DA   

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEdBC BDcEBBCDEcBEDCDAdecAEceA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 3 63

Türkçe 30 19 3 63

Sanat Akımları 5 4 0 80
Hikâye 11 5 1 45
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 16 2 53

Tarih 10 8 1 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 8 1 80

Coğrafya-1 10 0 1 0

Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 19 3 63

Matematik-1 30 19 3 63

Trigonometri 30 19 3 63

TYT Fen 30 21 8 70

Fizik 10 7 2 70

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 2 0 100
Nehir problemleri 2 1 0 50
Dinamik 3 2 1 67

Kimya 10 9 1 90

Atomun kuantum modeli 5 4 1 80
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 4 0 100
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50

Sinir Sistemi 9 4 5 44
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RUBAR AKYILDIZ 652 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
396,795 284,990 2 6 6 6 86

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 6 19,50 65 17,67 18,07 15,68

Tarih 10 7 3 6,25 63 5,15 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 9 0 9,00 90 3,21 4,09 3,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,22 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 23 4 22,00 73 14,92 16,29 12,89

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 15,54 15,63 14,94

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,64 5,69 4,79

Kimya 10 8 1 7,75 78 5,19 5,18 4,36

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,25 4,90 4,70

TYT Fen 30 25 4 24,00 80 15,08 15,77 13,85

Toplam: 120 94 18 89,50 75 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe dECCeDdEDBcAACDdABABDEEA CC  e

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAdDEDdEcDCEBDACBCB AaB C EBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEeEDEAaeDEDBAADCCBaDCDAE A

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEABCCBcdEBBe EABEDCDABaEAEECA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 6 70

Türkçe 30 21 6 70

Sanat Akımları 5 3 2 60
Hikâye 11 6 2 55
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 23 4 77

Tarih 10 7 3 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 7 3 70

Coğrafya-1 10 9 0 90

Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Biyomlar 3 3 0 100
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 1 0 50

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Yeniden Dirilme 1 0 0 0
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 25 4 83

Matematik-1 30 25 4 83

Trigonometri 30 25 4 83

TYT Fen 30 25 4 83

Fizik 10 8 2 80

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 2 0 100
Nehir problemleri 2 2 0 100
Dinamik 3 1 2 33

Kimya 10 8 1 80

Atomun kuantum modeli 5 4 0 80
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 9 1 90

Sinir Sistemi 9 8 1 89
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SELENAY YILMAZ 301 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
326,068 284,990 15 67 67 67 287

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 17,67 18,07 15,68

Tarih 10 6 1 5,75 58 5,15 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 3,21 4,09 3,53

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,22 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 6 1 5,75 19 14,92 16,29 12,89

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 15,54 15,63 14,94

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,64 5,69 4,79

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,19 5,18 4,36

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,25 4,90 4,70

TYT Fen 30 23 7 21,25 71 15,08 15,77 13,85

Toplam: 120 70 22 64,50 54 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe AEbCDDCEDBEAAdDCABABDEEdaCdbbd

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal eAADEDA                       

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik D CAEDEDd   aEDBAA CCaBbdeAEDA

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEdBCCBDBEcaeDEABEDCcABeEAEcCA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 8 73

Türkçe 30 22 8 73

Sanat Akımları 5 4 1 80
Hikâye 11 5 6 45
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 6 1 20

Tarih 10 6 1 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 6 1 60

Coğrafya-1 10 0 0 0

Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Yeniden Dirilme 1 0 0 0
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 0 0 0
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kabir Hayatı 1 0 0 0

TYT Matematik 30 19 6 63

Matematik-1 30 19 6 63

Trigonometri 30 19 6 63

TYT Fen 30 23 7 77

Fizik 10 9 1 90

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 2 0 100
Nehir problemleri 2 2 0 100
Dinamik 3 3 0 100

Kimya 10 7 3 70

Atomun kuantum modeli 5 4 1 80
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 3 70

Sinir Sistemi 9 6 3 67
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE YAZAN 118 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
349,055 284,990 8 38 38 38 202

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 3 21,25 71 17,67 18,07 15,68

Tarih 10 6 2 5,50 55 5,15 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 3,21 4,09 3,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,22 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 19 5 17,75 59 14,92 16,29 12,89

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 15,54 15,63 14,94

Fizik 10 7 2 6,50 65 5,64 5,69 4,79

Kimya 10 6 2 5,50 55 5,19 5,18 4,36

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 4,25 4,90 4,70

TYT Fen 30 21 5 19,75 66 15,08 15,77 13,85

Toplam: 120 80 19 75,25 63 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe AEbdDDaEDBEAACDCABABD EA CC   

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal bAADE Aa DC aDAC  BaAEB CCEeBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEDaDdAaA EDBAc eCBBD b  D 

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEAeCCBa E cCaEABE CDAB EAEbCA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 3 73

Türkçe 30 22 3 73

Sanat Akımları 5 3 2 60
Hikâye 11 5 1 45
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 19 5 63

Tarih 10 6 2 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 6 2 60

Coğrafya-1 10 5 2 50

Biyoçeşitlilik 3 2 0 67
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Biyomlar 3 2 0 67
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 1 1 50

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 18 6 60

Matematik-1 30 18 6 60

Trigonometri 30 18 6 60

TYT Fen 30 21 5 70

Fizik 10 7 2 70

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Nehir problemleri 2 2 0 100
Dinamik 3 1 1 33

Kimya 10 6 2 60

Atomun kuantum modeli 5 3 1 60
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 1 50
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 1 80

Sinir Sistemi 9 7 1 78
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ÖZKAN 203 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
191,848 284,990 28 150 150 150 629

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 1 4,75 16 17,67 18,07 15,68

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 15,54 15,63 14,94

Fizik 10 7 0 7,00 70 5,64 5,69 4,79

Kimya 10 4 0 4,00 40 5,19 5,18 4,36

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 4,25 4,90 4,70

TYT Fen 30 11 0 11,00 37 15,08 15,77 13,85

Toplam: 120 28 9 25,75 21 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe eCAEBA                        

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Matematik ECeDbAb AaAEDd    eB  C  D Aec

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen ABCEEDB   CDEB                

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 1 17

Türkçe 30 5 1 17

Sanat Akımları 5 3 1 60
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 1 0 33
Hikâye 11 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Anlatımın Nitelikleri 2 0 0 0
Paragraf 1 0 0 0

TYT Matematik 30 12 8 40

Matematik-1 30 12 8 40

Trigonometri 30 12 8 40

TYT Fen 30 11 0 37

Fizik 10 7 0 70

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 1 0 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 3 0 100
Nehir problemleri 2 0 0 0

Kimya 10 4 0 40

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 0 50
Atomun kuantum modeli 5 1 0 20
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 0 0 0

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Sinir Sistemi 9 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA ÖZLEM SERT 310 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
329,808 284,990 13 61 61 61 274

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 4 21,00 70 17,67 18,07 15,68

Tarih 10 7 2 6,50 65 5,15 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 3,21 4,09 3,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,22 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 18 7 16,25 54 14,92 16,29 12,89

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 15,54 15,63 14,94

Fizik 10 4 3 3,25 33 5,64 5,69 4,79

Kimya 10 4 4 3,00 30 5,19 5,18 4,36

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 4,25 4,90 4,70

TYT Fen 30 16 8 14,00 47 15,08 15,77 13,85

Toplam: 120 72 20 67,00 56 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe CCAEBAAACDCABcdEDDD   BDddA CC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DcEADED cDbB  C  adCCcBaAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDD AEDAaAED DA   B  C   B   

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen d CEEa  cCC baAEDea AC EAEcBAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 4 73

Türkçe 30 22 4 73

Sanat Akımları 5 5 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 5 2 45
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 7 60

Tarih 10 7 2 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 7 2 70

Coğrafya-1 10 3 3 30

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 1 0 33
Biyoçeşitlilik 3 1 1 33
Su Ekosistemleri 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 16 1 53

Matematik-1 30 16 1 53

Trigonometri 30 16 1 53

TYT Fen 30 16 8 53

Fizik 10 4 3 40

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Bağıl hareket 2 1 0 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 1 1 33
Nehir problemleri 2 0 1 0

Kimya 10 4 4 40

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 1 2 25
Atomun kuantum modeli 5 3 1 60
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 8 1 80

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Sinir Sistemi 9 7 1 78



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÜNAL 222 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
386,198 284,990 3 10 10 10 106

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 17,67 18,07 15,68

Tarih 10 7 3 6,25 63 5,15 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 6 1 5,75 58 3,21 4,09 3,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,22 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 22 5 20,75 69 14,92 16,29 12,89

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 15,54 15,63 14,94

Fizik 10 6 3 5,25 53 5,64 5,69 4,79

Kimya 10 6 3 5,25 53 5,19 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,25 4,90 4,70

TYT Fen 30 18 10 15,50 52 15,08 15,77 13,85

Toplam: 120 88 24 82,00 68 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe bCdEBAAACDCABcCEDbDBc BDEEAECC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DcEADdDdAD B  CdDBECCcBEAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECaDAAEDAaAEDEbADCBB CCdADBA E

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen  eCEEcdCBCCDEBdEaCa bCaEAEcdAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 5 80

Türkçe 30 24 5 80

Sanat Akımları 5 2 3 40
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 9 1 82
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 5 73

Tarih 10 7 3 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 7 3 70

Coğrafya-1 10 6 1 60

Nüfus Politikaları 2 1 0 50
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 2 0 67
Biyoçeşitlilik 3 2 1 67
Su Ekosistemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 24 4 80

Matematik-1 30 24 4 80

Trigonometri 30 24 4 80

TYT Fen 30 18 10 60

Fizik 10 6 3 60

Vektör-kuvvet 2 1 0 50
Bağıl hareket 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 1 2 33
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 6 3 60

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Atomun kuantum modeli 5 2 2 40
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 4 60

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 9 6 3 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE KURT 177 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
236,988 284,990 25 142 142 142 531

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 17,67 18,07 15,68

Tarih 10 7 3 6,25 63 5,15 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,21 4,09 3,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,22 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 14,92 16,29 12,89

Fizik 10 1 0 1,00 10 5,64 5,69 4,79

Kimya 10 0 0 0,00 0 5,19 5,18 4,36

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 4,25 4,90 4,70

TYT Fen 30 1 0 1,00 3 15,08 15,77 13,85

Toplam: 120 47 14 43,50 36 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe bCAEcAAACDCABEbEDbDBeDBDEEAaCe

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal ecEdDEDAADbBdBCADBaCCcBEAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Fen          C                    

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 7 77

Türkçe 30 23 7 77

Sanat Akımları 5 3 2 60
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 7 4 64
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 23 7 77

Tarih 10 7 3 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 7 3 70

Coğrafya-1 10 7 3 70

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 0 1 0
Biyomlar 3 3 0 100
Biyoçeşitlilik 3 2 1 67
Su Ekosistemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Fen 30 1 0 3

Fizik 10 1 0 10

Vektör-kuvvet 2 0 0 0
Bağıl hareket 2 1 0 50
Vektör 1 0 0 0
Dinamik 3 0 0 0
Nehir problemleri 2 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 0 0 0
Atomun kuantum modeli 5 0 0 0
Periyodik özellikler 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Sinir Sistemi 9 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
UĞURCAN KARAGÖZ 98 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
385,798 284,990 4 11 11 11 107

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 17,67 18,07 15,68

Tarih 10 8 2 7,50 75 5,15 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 3,21 4,09 3,53

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,22 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 14,92 16,29 12,89

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 15,54 15,63 14,94

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,64 5,69 4,79

Kimya 10 8 1 7,75 78 5,19 5,18 4,36

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 4,25 4,90 4,70

TYT Fen 30 20 9 17,75 59 15,08 15,77 13,85

Toplam: 120 88 28 81,00 68 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe CCAEBAAACDCeBEbEDDDB bBDEEbaCC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DcEdDEDAADbB  aADaEeacaEAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECaeAAEDeaAEDEDADCBBaCCAADBADE

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen AaCEEcBCBCCDEeAE CBBcacbcEBBAa

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 5 80

Türkçe 30 24 5 80

Sanat Akımları 5 5 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 6 4 55
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 19 9 63

Tarih 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 8 2 80

Coğrafya-1 10 4 4 40

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 1 1 33
Biyoçeşitlilik 3 2 1 67
Su Ekosistemleri 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 1 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 2 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 25 5 83

Matematik-1 30 25 5 83

Trigonometri 30 25 5 83

TYT Fen 30 20 9 67

Fizik 10 8 2 80

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 2 1 67
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 8 1 80

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 4 0 100
Atomun kuantum modeli 5 4 0 80
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Sinir Sistemi 9 4 5 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN NABİT 94 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
343,395 284,990 10 42 42 42 221

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 5 14,75 49 17,67 18,07 15,68

Tarih 10 0 0 0,00 0 5,15 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 6 1 5,75 58 3,21 4,09 3,53

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,22 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 11 4 10,00 33 14,92 16,29 12,89

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 15,54 15,63 14,94

Fizik 10 7 1 6,75 68 5,64 5,69 4,79

Kimya 10 7 1 6,75 68 5,19 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,25 4,90 4,70

TYT Fen 30 20 5 18,75 63 15,08 15,77 13,85

Toplam: 120 72 16 68,00 57 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe bCA BAAACDbA  bE  eBc BDE A C 

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal            BCBC  aEC acaAEBB C

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDDAAEDAaAEDEDAD BB CCAADBA d

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen d CEED CBCCeEBAE CB AdadAE BAD

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 5 53

Türkçe 30 16 5 53

Sanat Akımları 5 2 1 40
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 5 3 45
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Yazım Kuralları 3 1 0 33
Anlatımın Nitelikleri 2 0 0 0
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 11 4 37

Tarih 10 0 0 0

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 0 0 0

Coğrafya-1 10 6 1 60

Nüfus Politikaları 2 1 0 50
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 0 67
Biyoçeşitlilik 3 2 0 67
Su Ekosistemleri 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 2 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 0 0 0
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 25 2 83

Matematik-1 30 25 2 83

Trigonometri 30 25 2 83

TYT Fen 30 20 5 67

Fizik 10 7 1 70

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Bağıl hareket 2 1 0 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 2 0 67
Nehir problemleri 2 2 0 100

Kimya 10 7 1 70

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 3 1 75
Atomun kuantum modeli 5 3 0 60
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 3 60

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Sinir Sistemi 9 5 3 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YELİZ CİĞAL 606 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
336,783 284,990 12 51 51 51 244

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 2 15,50 52 17,67 18,07 15,68

Tarih 10 7 1 6,75 68 5,15 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 3,21 4,09 3,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,22 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 15 2 14,50 48 14,92 16,29 12,89

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 15,54 15,63 14,94

Fizik 10 7 1 6,75 68 5,64 5,69 4,79

Kimya 10 5 1 4,75 48 5,19 5,18 4,36

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 4,25 4,90 4,70

TYT Fen 30 16 3 15,25 51 15,08 15,77 13,85

Toplam: 120 70 11 67,25 56 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe dCAEBAAACDCAB  E  D   cD    C 

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal D E DEDAAb          C BaAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDDAAEDACAEc bADdBB  CAAeBADE

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

TYT Fen AaCEED  BCC EB E eB  C   EeBA 

Cevap Anahtarı B ABCEEDBCBCCDEBAEDCBBACEEAEBBAD
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 2 53

Türkçe 30 16 2 53

Sanat Akımları 5 3 1 60
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 3 0 27
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 1 0 33
Anlatımın Nitelikleri 2 1 0 50
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 15 2 50

Tarih 10 7 1 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 7 1 70

Coğrafya-1 10 0 0 0

Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 23 4 77

Matematik-1 30 23 4 77

Trigonometri 30 23 4 77

TYT Fen 30 16 3 53

Fizik 10 7 1 70

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Dinamik 3 2 0 67
Nehir problemleri 2 1 0 50

Kimya 10 5 1 50

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 1 50
Atomun kuantum modeli 5 2 0 40
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 1 40

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Sinir Sistemi 9 4 1 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT TETİK 232 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
190,493 284,990 29 151 151 151 631

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 5 14,75 49 17,67 18,07 15,68

Tarih 10 4 5 2,75 28 5,15 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 3,21 4,09 3,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,22 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 14,92 16,29 12,89

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 15,54 15,63 14,94

Fizik 10 2 8 0,00 0 5,64 5,69 4,79

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 5,19 5,18 4,36

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 4,25 4,90 4,70

TYT Fen 30 4 26 -2,50 -8 15,08 15,77 13,85

Toplam: 120 44 65 27,75 23 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe bECCbDaEDBEAA  dA ABDE   Cd   

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal bAAeEaAac CEBcbCB BaAEBcCdEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik abCdEDcbabCdedcBAbcdedcbabcded

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen edcBabcDedcBabcdedcbabcdEdcbab

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 5 53

Türkçe 30 16 5 53

Sanat Akımları 5 3 2 60
Hikâye 11 4 2 36
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 0 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 10 60

Tarih 10 4 5 40

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 4 5 40

Coğrafya-1 10 6 3 60

Biyoçeşitlilik 3 2 1 67
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 1 67
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 1 1 50

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Yeniden Dirilme 1 0 1 0
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 24 20

Matematik-1 30 6 24 20

Trigonometri 30 6 24 20

TYT Fen 30 4 26 13

Fizik 10 2 8 20

Vektör-kuvvet 2 0 2 0
Vektör 1 0 1 0
Bağıl hareket 2 1 1 50
Nehir problemleri 2 0 2 0
Dinamik 3 1 2 33

Kimya 10 1 9 10

Atomun kuantum modeli 5 0 5 0
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 1 3 25
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 9 10

Sinir Sistemi 9 1 8 11
Endokrin Sistem 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ASLI BAYIR 446 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
301,033 284,990 19 90 90 90 367

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 5 17,75 59 17,67 18,07 15,68

Tarih 10 6 2 5,50 55 5,15 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 3,21 4,09 3,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,22 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 14 4 13,00 43 14,92 16,29 12,89

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 15,54 15,63 14,94

Fizik 10 7 1 6,75 68 5,64 5,69 4,79

Kimya 10 5 0 5,00 50 5,19 5,18 4,36

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 4,25 4,90 4,70

TYT Fen 30 20 2 19,50 65 15,08 15,77 13,85

Toplam: 120 67 19 62,25 52 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe eE CcDaE  bAACDCABABDEEA C  dB

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAeDdD  ED         eAbB CCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DA A   DcAaAD DBeA CbBc dbA De

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEA CCaD E  C E BE CDAB EAEbCA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 5 63

Türkçe 30 19 5 63

Sanat Akımları 5 2 2 40
Hikâye 11 6 2 55
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 14 4 47

Tarih 10 6 2 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 6 2 60

Coğrafya-1 10 0 1 0

Biyoçeşitlilik 3 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Biyomlar 3 0 0 0
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 14 8 47

Matematik-1 30 14 8 47

Trigonometri 30 14 8 47

TYT Fen 30 20 2 67

Fizik 10 7 1 70

Vektör-kuvvet 2 2 0 100
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 0 50
Nehir problemleri 2 1 1 50
Dinamik 3 2 0 67

Kimya 10 5 0 50

Atomun kuantum modeli 5 2 0 40
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 0 50
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 1 80

Sinir Sistemi 9 7 1 78
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP HATİPOĞLU 649 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
224,925 284,990 26 146 146 146 559

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 17,67 18,07 15,68

Tarih 10 5 5 3,75 38 5,15 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 3,21 4,09 3,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,22 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 14,92 16,29 12,89

Toplam: 120 42 14 38,50 32 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe  ECCDDaEaBcAACDCABAdDEEAEC bdB

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal cAcDEadEdDeEBDAC eBeAEB CCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 6 73

Türkçe 30 22 6 73

Sanat Akımları 5 4 0 80
Hikâye 11 7 3 64
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 20 8 67

Tarih 10 5 5 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 5 5 50

Coğrafya-1 10 6 3 60

Biyoçeşitlilik 3 2 1 67
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 0 67
Döngüler 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 2 1 1 50

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP UCA 433 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
248,345 284,990 23 133 133 133 511

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 30 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 10 16,50 55 17,67 18,07 15,68

Tarih 10 6 4 5,00 50 5,15 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,21 4,09 3,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,34 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,22 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 19 10 16,50 55 14,92 16,29 12,89

Matematik-1 30 10 19 5,25 18 15,54 15,63 14,94

Fizik 10 4 6 2,50 25 5,64 5,69 4,79

Kimya 10 5 5 3,75 38 5,19 5,18 4,36

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 4,25 4,90 4,70

TYT Fen 30 13 17 8,75 29 15,08 15,77 13,85

Toplam: 120 61 56 47,00 39 60,18 61,64 52,78

TYT Türkçe dECCbDaEaBEbACcCAcABDE AECCbba

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal cbADEDdEcDCEaceCBeBbAEBc CEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DA AEDbDbbbbbEDBbdcbeccDbcccbd

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CEeaCbecaEcBeaEAeEDbDAadccEceA

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 10 63

Türkçe 30 19 10 63

Sanat Akımları 5 3 2 60
Hikâye 11 6 5 55
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 19 10 63

Tarih 10 6 4 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 6 4 60

Coğrafya-1 10 5 5 50

Biyoçeşitlilik 3 2 1 67
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Biyomlar 3 2 1 67
Döngüler 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 2 1 1 50

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 19 33

Matematik-1 30 10 19 33

Trigonometri 30 10 19 33

TYT Fen 30 13 17 43

Fizik 10 4 6 40

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Vektör 1 1 0 100
Bağıl hareket 2 1 1 50
Nehir problemleri 2 0 2 0
Dinamik 3 1 2 33

Kimya 10 5 5 50

Atomun kuantum modeli 5 3 2 60
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Periyodik özellikler 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40

Sinir Sistemi 9 3 6 33
Endokrin Sistem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA BOZAN 124 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
311,880 284,990 14 81 81 81 334

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 28 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 4 22,00 73 22,12 18,07 15,68

Tarih 10 4 5 2,75 28 6,46 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 8,41 4,09 3,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,07 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 22,23 16,29 12,89

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 13,44 15,63 14,94

Toplam: 120 61 17 56,75 47 57,78 61,64 52,78

TYT Türkçe AEbC D EDBEAACDCdBA DEEdECCDcB

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal bAADbD bcbCEBDACcCBCAbB CCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DAC  c adA A bDBAAaCCBBD DcE A

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 4 77

Türkçe 30 23 4 77

Sanat Akımları 5 3 1 60
Hikâye 11 8 2 73
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 21 7 70

Tarih 10 4 5 40

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 4 5 40

Coğrafya-1 10 9 1 90

Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 1 67
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 2 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 6 57

Matematik-1 30 17 6 57

Trigonometri 30 17 6 57



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR AKÇAY 207 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
383,808 284,990 2 15 15 15 113

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 28 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 22,12 18,07 15,68

Tarih 10 8 2 7,50 75 6,46 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 8,41 4,09 3,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,07 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 26 4 25,00 83 22,23 16,29 12,89

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 13,44 15,63 14,94

Toplam: 120 78 11 75,25 63 57,78 61,64 52,78

TYT Türkçe bCAEBAAACDCABECEbDDBADBDEEAECC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DcEADEDAAbCBCBCADBECCcaEAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik EabDAAEDAaAEDEDcDaBBDCCAADBA E

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 28 2 93

Türkçe 30 28 2 93

Sanat Akımları 5 4 1 80
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 11 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 1 50
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 26 4 87

Tarih 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 8 2 80

Coğrafya-1 10 10 0 100

Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 3 0 100
Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 2 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 24 5 80

Matematik-1 30 24 5 80

Trigonometri 30 24 5 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EFE AYGÜN 125 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
283,688 284,990 20 111 111 111 426

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 28 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 22,12 18,07 15,68

Tarih 10 6 3 5,25 53 6,46 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 8,41 4,09 3,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,07 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,29 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 14 11 11,25 38 22,23 16,29 12,89

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 13,44 15,63 14,94

Fizik 10 4 5 2,75 28 2,75 5,69 4,79

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,00 5,18 4,36

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,00 4,90 4,70

TYT Fen 30 16 13 12,75 43 12,75 15,77 13,85

Toplam: 120 63 38 53,50 45 57,78 61,64 52,78

TYT Türkçe  EbCDDdEaBEAAbDCAcd DEEAdCacAB

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAdD DdEcDCEcc a   bAEBcaeEBeE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik cACA DED AeA ED b DCC c  cA   

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

TYT Fen CcbeC BccEcBeaEABEeCDABcEAEcbb

Cevap Anahtarı A CEABCCBDBEBBCDEABEDCDABBEAEECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 9 63

Türkçe 30 19 9 63

Sanat Akımları 5 3 1 60
Hikâye 11 7 4 64
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 0 2 0
Paragraf 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 14 11 47

Tarih 10 6 3 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 6 3 60

Coğrafya-1 10 2 4 20

Biyoçeşitlilik 3 2 0 67
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Biyomlar 3 0 2 0
Döngüler 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 2 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Yeniden Dirilme 1 0 1 0
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 14 5 47

Matematik-1 30 14 5 47

Trigonometri 30 14 5 47

TYT Fen 30 16 13 53

Fizik 10 4 5 40

Vektör-kuvvet 2 1 1 50
Vektör 1 0 1 0
Bağıl hareket 2 1 1 50
Nehir problemleri 2 1 0 50
Dinamik 3 1 2 33

Kimya 10 6 4 60

Atomun kuantum modeli 5 3 2 60
Periyodik sistem ve elektron dizilimleri 4 2 2 50
Periyodik özellikler 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 4 60

Sinir Sistemi 9 6 3 67
Endokrin Sistem 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YALÇIN 298 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
308,758 284,990 15 83 83 83 342

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 28 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 22,12 18,07 15,68

Tarih 10 8 2 7,50 75 6,46 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 8,41 4,09 3,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,07 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 25 5 23,75 79 22,23 16,29 12,89

Matematik-1 30 15 14 11,50 38 13,44 15,63 14,94

Toplam: 120 65 24 59,00 49 57,78 61,64 52,78

TYT Türkçe bCeEBAAACDCABECEabDBAaBDEEAECC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal cEEdDEDAADaBCBCADBECCcBaAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik dCDDAAEDcaeEbEccDbBcaC bADBced

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 5 83

Türkçe 30 25 5 83

Sanat Akımları 5 2 3 40
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 10 1 91
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 1 50
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 25 5 83

Tarih 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 8 2 80

Coğrafya-1 10 9 1 90

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 3 0 100
Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 15 14 50

Matematik-1 30 15 14 50

Trigonometri 30 15 14 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE SARICIK 210 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
337,685 284,990 8 50 50 50 240

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 28 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 22,12 18,07 15,68

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,46 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 8,41 4,09 3,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 27 3 26,25 88 22,23 16,29 12,89

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 13,44 15,63 14,94

Toplam: 120 69 15 65,25 54 57,78 61,64 52,78

TYT Türkçe AEbCDD EbBEAAb bAcAcDdEAECdDAB

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAADEDAEEDCEBDAaBCBCAEBeCdEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEDEabAacDEDBAA  CBBD DAE A

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 8 67

Türkçe 30 20 8 67

Sanat Akımları 5 4 1 80
Hikâye 11 8 2 73
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 0 2 0
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 27 3 90

Tarih 10 10 0 100

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 10 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 1 67
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 2 0 100

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Yeniden Dirilme 1 0 1 0
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 22 4 73

Matematik-1 30 22 4 73

Trigonometri 30 22 4 73



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESRANUR METE 219 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
318,578 284,990 12 75 75 75 313

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 28 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 22,12 18,07 15,68

Tarih 10 9 1 8,75 88 6,46 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 8,41 4,09 3,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,07 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 27 3 26,25 88 22,23 16,29 12,89

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 13,44 15,63 14,94

Toplam: 120 65 8 63,00 53 57,78 61,64 52,78

TYT Türkçe AEbCDDCEDBEAACDdABABDEEAECCDAB

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAADEDAEcDCEBDACBCBCAaBeCCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik cACA DEb    DEDB          Aa  

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 28 2 93

Türkçe 30 28 2 93

Sanat Akımları 5 4 1 80
Hikâye 11 11 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 27 3 90

Tarih 10 9 1 90

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 9 1 90

Coğrafya-1 10 10 0 100

Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Biyomlar 3 3 0 100
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 2 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 3 33

Matematik-1 30 10 3 33

Trigonometri 30 10 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMASU ÜÇGÜL 205 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
345,313 284,990 6 39 39 39 214

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 28 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 22,12 18,07 15,68

Tarih 10 8 2 7,50 75 6,46 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 8,41 4,09 3,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 27 3 26,25 88 22,23 16,29 12,89

Matematik-1 30 21 9 18,75 63 13,44 15,63 14,94

Toplam: 120 72 18 67,50 56 57,78 61,64 52,78

TYT Türkçe bCAbBAAACDCABaCEDeDBcaBDEEAECC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DEEAeaDAADCBCBaADBECCDBEAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDDbAaDAaAEDEDADbBBcdCeADBAea

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 6 80

Türkçe 30 24 6 80

Sanat Akımları 5 2 3 40
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 9 2 82
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 27 3 90

Tarih 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 8 2 80

Coğrafya-1 10 9 1 90

Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 1 67
Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 21 9 70

Matematik-1 30 21 9 70

Trigonometri 30 21 9 70



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE KUZU 627 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
240,858 284,990 26 139 139 139 523

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 28 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 12 15,00 50 22,12 18,07 15,68

Tarih 10 6 4 5,00 50 6,46 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 8,41 4,09 3,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 24 5 22,75 76 22,23 16,29 12,89

Matematik-1 30 9 13 5,75 19 13,44 15,63 14,94

Toplam: 120 51 30 43,50 36 57,78 61,64 52,78

TYT Türkçe AEbCeDdEDBaAAecdAdAcDEEeECCbcB

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal eAADEDbEceCEBDACaCBCAEB CCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik b CAEDbaEedA aDBec  bcde e   A

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 12 60

Türkçe 30 18 12 60

Sanat Akımları 5 3 2 60
Hikâye 11 7 4 64
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 0 2 0
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 24 5 80

Tarih 10 6 4 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 6 4 60

Coğrafya-1 10 9 1 90

Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 1 67
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 2 0 100

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 13 30

Matematik-1 30 9 13 30

Trigonometri 30 9 13 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE KARACA 447 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
278,118 284,990 23 117 117 117 447

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 28 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 29 1 28,75 96 22,12 18,07 15,68

Tarih 10 7 3 6,25 63 6,46 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 8 0 8,00 80 8,41 4,09 3,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,29 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 22 5 20,75 69 22,23 16,29 12,89

Matematik-1 30 5 10 2,50 8 13,44 15,63 14,94

Toplam: 120 56 16 52,00 43 57,78 61,64 52,78

TYT Türkçe CCAEBAAAeDCABECEDDDBADBDEEAECC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal ecEADEDAAe BC CADBECC BEAEBBda

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik da   AEDb  aD e    d     Daced

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 29 1 97

Türkçe 30 29 1 97

Sanat Akımları 5 5 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 11 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 5 73

Tarih 10 7 3 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 7 3 70

Coğrafya-1 10 8 0 80

Nüfus Politikaları 2 1 0 50
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 0 67
Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 0 1 0
Yeniden Dirilme 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 10 17

Matematik-1 30 5 10 17

Trigonometri 30 5 10 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM KARABACAK 624 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
283,385 284,990 21 113 113 113 428

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 28 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 22,12 18,07 15,68

Tarih 10 7 3 6,25 63 6,46 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 8,41 4,09 3,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 23 6 21,50 72 22,23 16,29 12,89

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 13,44 15,63 14,94

Toplam: 120 57 18 52,50 44 57,78 61,64 52,78

TYT Türkçe AEbCDDdEDBaAbCDCABABDEEAECC bB

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DbADdDAEcDeEBDdCBCBCAEB CCEBBa

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik b  AcDED AaA E   c dCBB  ec   

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 5 80

Türkçe 30 24 5 80

Sanat Akımları 5 4 1 80
Hikâye 11 8 2 73
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 23 6 77

Tarih 10 7 3 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 7 3 70

Coğrafya-1 10 8 2 80

Biyoçeşitlilik 3 1 2 33
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Biyomlar 3 3 0 100
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 2 0 100

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 0 1 0

TYT Matematik 30 10 7 33

Matematik-1 30 10 7 33

Trigonometri 30 10 7 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HARUN BİRLİK 441 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
258,535 284,990 25 129 129 129 491

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 28 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 22,12 18,07 15,68

Tarih 10 9 1 8,75 88 6,46 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 8,41 4,09 3,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,07 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 26 4 25,00 83 22,23 16,29 12,89

Matematik-1 30 8 13 4,75 16 13,44 15,63 14,94

Toplam: 120 55 24 49,00 41 57,78 61,64 52,78

TYT Türkçe bCbEBAAACceeBEeED DBAeBDEEAEC 

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal aEEADEDAADCBCBaADBECCcaEAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECbeAAE caAEabeAc  d a b ea   

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 7 70

Türkçe 30 21 7 70

Sanat Akımları 5 2 2 40
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 8 2 73
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 26 4 87

Tarih 10 9 1 90

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 9 1 90

Coğrafya-1 10 9 1 90

Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 1 67
Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 2 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 13 27

Matematik-1 30 8 13 27

Trigonometri 30 8 13 27



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ECE KARAKUŞ 133 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
282,705 284,990 22 114 114 114 432

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 28 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 22,12 18,07 15,68

Tarih 10 8 2 7,50 75 6,46 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 8,41 4,09 3,53

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,07 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 23 4 22,00 73 22,23 16,29 12,89

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 13,44 15,63 14,94

Toplam: 120 57 20 52,00 43 57,78 61,64 52,78

TYT Türkçe bCAbBAAACDCABECEabeBAecDdEAECb

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DEEdDdDAADeBCBCADBECC  a EBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDDAAE AaAdD a   aBa    DBc d

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 9 70

Türkçe 30 21 9 70

Sanat Akımları 5 2 3 40
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 7 4 64
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 1 50
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 23 4 77

Tarih 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 8 2 80

Coğrafya-1 10 9 1 90

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 3 0 100
Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 13 7 43

Matematik-1 30 13 7 43

Trigonometri 30 13 7 43



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ELİAÇIK 448 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
314,930 284,990 13 79 79 79 323

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 28 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 22,12 18,07 15,68

Tarih 10 4 6 2,50 25 6,46 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 8,41 4,09 3,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,07 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 20 9 17,75 59 22,23 16,29 12,89

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 13,44 15,63 14,94

Toplam: 120 61 19 56,25 47 57,78 61,64 52,78

TYT Türkçe bCAEcAbACDdABbaED DBA BDEEAECC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal acaeDdeAADCBC CADaECCcBaAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDeAAE AaAEDEDc eBB CCA  B D 

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 6 73

Türkçe 30 22 6 73

Sanat Akımları 5 3 1 60
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 8 2 73
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 9 67

Tarih 10 4 6 40

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 4 6 40

Coğrafya-1 10 8 1 80

Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 0 67
Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 19 4 63

Matematik-1 30 19 4 63

Trigonometri 30 19 4 63



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA KÜLCÜ 635 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
385,760 284,990 1 12 12 12 108

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 28 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 22,12 18,07 15,68

Tarih 10 8 2 7,50 75 6,46 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 8,41 4,09 3,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 27 2 26,50 88 22,23 16,29 12,89

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 13,44 15,63 14,94

Toplam: 120 78 6 76,50 64 57,78 61,64 52,78

TYT Türkçe AECCDDCEDBbAACDCABAcDEEAECCDAB

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal eAADEDAEcDCEBDACBCBCAEB CCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEcEDEAaA  DBAA CCBBD DAE A

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 28 2 93

Türkçe 30 28 2 93

Sanat Akımları 5 5 0 100
Hikâye 11 11 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 27 2 90

Tarih 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 8 2 80

Coğrafya-1 10 10 0 100

Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Biyomlar 3 3 0 100
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 2 0 100

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 23 2 77

Matematik-1 30 23 2 77

Trigonometri 30 23 2 77



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA EROĞLU 231 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
263,498 284,990 24 125 125 125 482

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 28 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 2 19,50 65 22,12 18,07 15,68

Tarih 10 1 1 0,75 8 6,46 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 8,41 4,09 3,53

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,07 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 17 3 16,25 54 22,23 16,29 12,89

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 13,44 15,63 14,94

Toplam: 120 48 12 45,00 38 57,78 61,64 52,78

TYT Türkçe AECC DCED  AA D ABABDEEdbC   B

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal   bD      CEBDACBCBaA B CeEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik c CbdDEDE ac  Dab   CBB  DA   

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 2 67

Türkçe 30 20 2 67

Sanat Akımları 5 4 0 80
Hikâye 11 6 2 55
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 17 3 57

Tarih 10 1 1 10

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 1 1 10

Coğrafya-1 10 9 1 90

Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Biyomlar 3 3 0 100
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 1 1 50

Felsefe 5 3 0 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Yeniden Dirilme 1 0 1 0
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 11 7 37

Matematik-1 30 11 7 37

Trigonometri 30 11 7 37



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM YOKTAN 565 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
239,355 284,990 27 141 141 141 526

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 28 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 22,12 18,07 15,68

Tarih 10 5 5 3,75 38 6,46 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 8,41 4,09 3,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 22,23 16,29 12,89

Matematik-1 30 8 18 3,50 12 13,44 15,63 14,94

Toplam: 120 50 36 41,00 34 57,78 61,64 52,78

TYT Türkçe AEbCeebEDBEAACDCeBABDEEAaCCccB

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal ebADEDcbcDCEcDdCBCBdAaBDCaEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik bb AEaaaaAaA acBAe CbeBcbada c

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 8 73

Türkçe 30 22 8 73

Sanat Akımları 5 3 2 60
Hikâye 11 6 5 55
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 10 67

Tarih 10 5 5 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 5 5 50

Coğrafya-1 10 7 3 70

Biyoçeşitlilik 3 2 1 67
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Biyomlar 3 3 0 100
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 1 1 50

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Yeniden Dirilme 1 0 1 0
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 18 27

Matematik-1 30 8 18 27

Trigonometri 30 8 18 27



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MLDA ÇAĞLAR 241 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
296,680 284,990 17 96 96 96 385

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 28 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 22,12 18,07 15,68

Tarih 10 8 2 7,50 75 6,46 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 8,41 4,09 3,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 24 5 22,75 76 22,23 16,29 12,89

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 13,44 15,63 14,94

Toplam: 120 59 15 55,25 46 57,78 61,64 52,78

TYT Türkçe bCAEBAAACDdABcaEDDeBbDeDdE ECC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DcEADEDAAbaBCBCAcBECCDB AEBBEa

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECD AAED aAEDb A  BB  C       

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 8 70

Türkçe 30 21 8 70

Sanat Akımları 5 4 1 80
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 6 4 55
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 24 5 80

Tarih 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 8 2 80

Coğrafya-1 10 8 2 80

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 1 67
Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 0 1 0

TYT Matematik 30 14 2 47

Matematik-1 30 14 2 47

Trigonometri 30 14 2 47



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİLAY NALCI 374 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
340,490 284,990 7 45 45 45 230

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 28 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 22,12 18,07 15,68

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,46 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 8,41 4,09 3,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,07 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 27 2 26,50 88 22,23 16,29 12,89

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 13,44 15,63 14,94

Toplam: 120 70 10 67,50 56 57,78 61,64 52,78

TYT Türkçe bCAEBAAACDdABECEDDDBADBDEEAECC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DEEADEDAADCBCeCADBECCeB AEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECbDAAEDAaAEb ec  Bc  C  DB  E

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 28 2 93

Türkçe 30 28 2 93

Sanat Akımları 5 4 1 80
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 11 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 27 2 90

Tarih 10 10 0 100

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 10 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 1 67
Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 15 6 50

Matematik-1 30 15 6 50

Trigonometri 30 15 6 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA AYDIN 417 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
332,105 284,990 9 60 60 60 270

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 28 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 22,12 18,07 15,68

Tarih 10 9 1 8,75 88 6,46 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 8,41 4,09 3,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 28 2 27,50 92 22,23 16,29 12,89

Matematik-1 30 16 10 13,50 45 13,44 15,63 14,94

Toplam: 120 70 16 66,00 55 57,78 61,64 52,78

TYT Türkçe AEbCDDdEDBEAACDCABdBDEEAECCcAB

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAADEDAEcDCEBDACBCBCAEBaCCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEDEDbAaA baB   CCecDdecdDA

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 26 4 87

Türkçe 30 26 4 87

Sanat Akımları 5 4 1 80
Hikâye 11 9 2 82
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 28 2 93

Tarih 10 9 1 90

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 9 1 90

Coğrafya-1 10 10 0 100

Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Biyomlar 3 3 0 100
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 2 0 100

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 16 10 53

Matematik-1 30 16 10 53

Trigonometri 30 16 10 53



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA NUR ÇAVDAR 414 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
364,088 284,990 3 24 24 24 161

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 28 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 22,12 18,07 15,68

Tarih 10 7 3 6,25 63 6,46 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 8,41 4,09 3,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 25 5 23,75 79 22,23 16,29 12,89

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 13,44 15,63 14,94

Toplam: 120 73 12 70,00 58 57,78 61,64 52,78

TYT Türkçe dCAEBAAACDCdBaCEDDDBADBDdEAECd

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DcEdDEDeADCBCBaADBECCDBEAEBBEa

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDDAAEDAaAEDbDA  BB  CAADBA E

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 5 83

Türkçe 30 25 5 83

Sanat Akımları 5 4 1 80
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 9 2 82
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 25 5 83

Tarih 10 7 3 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 7 3 70

Coğrafya-1 10 9 1 90

Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 1 67
Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 0 1 0

TYT Matematik 30 23 2 77

Matematik-1 30 23 2 77

Trigonometri 30 23 2 77



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER YILDIRIM 306 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
302,755 284,990 16 88 88 88 365

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 28 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 3 24,25 81 22,12 18,07 15,68

Tarih 10 8 2 7,50 75 6,46 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 8,41 4,09 3,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 26 3 25,25 84 22,23 16,29 12,89

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 13,44 15,63 14,94

Toplam: 120 61 9 58,75 49 57,78 61,64 52,78

TYT Türkçe CCAEBAAACc ABEdEDDeBA BDEEAECC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal eEEADEDAAbCBCBaADBECC BEAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECD   E  aAED D    B    ceB   

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 3 83

Türkçe 30 25 3 83

Sanat Akımları 5 5 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 8 2 73
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 26 3 87

Tarih 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 8 2 80

Coğrafya-1 10 9 1 90

Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 1 67
Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 3 33

Matematik-1 30 10 3 33

Trigonometri 30 10 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SELMA GÖKDUMAN 527 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
289,068 284,990 19 105 105 105 409

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 28 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 22,12 18,07 15,68

Tarih 10 6 3 5,25 53 6,46 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 8,41 4,09 3,53

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,07 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 22,23 16,29 12,89

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 13,44 15,63 14,94

Toplam: 120 56 14 52,50 44 57,78 61,64 52,78

TYT Türkçe dEdCbDCEDBEAACDCABABDEEAECCacB

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAdDEa EcDCEBDACeCBCAaB eaEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DAC EDED be DE B              

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 5 83

Türkçe 30 25 5 83

Sanat Akımları 5 2 3 40
Hikâye 11 9 2 82
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 21 7 70

Tarih 10 6 3 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 6 3 60

Coğrafya-1 10 9 1 90

Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 1 67
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 2 0 100

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 0 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Yeniden Dirilme 1 0 1 0
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 2 33

Matematik-1 30 10 2 33

Trigonometri 30 10 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA ASLAN 189 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
322,270 284,990 11 71 71 71 297

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 28 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 22,12 18,07 15,68

Tarih 10 6 4 5,00 50 6,46 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 8,41 4,09 3,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,07 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 22,23 16,29 12,89

Matematik-1 30 18 11 15,25 51 13,44 15,63 14,94

Toplam: 120 66 23 60,25 50 57,78 61,64 52,78

TYT Türkçe bdAEBAAACDCABdCEDDeBADcDEEAECC

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DcEecEDAbDbBCBCADBECCcBaAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECDDAAcDAaAEDbebDaBdDdC AaBAec

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 5 83

Türkçe 30 25 5 83

Sanat Akımları 5 3 2 60
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 10 1 91
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 23 7 77

Tarih 10 6 4 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 6 4 60

Coğrafya-1 10 9 1 90

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 3 0 100
Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 18 11 60

Matematik-1 30 18 11 60

Trigonometri 30 18 11 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM ALTUN 294 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
295,723 284,990 18 99 99 99 390

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 28 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 3 24,25 81 22,12 18,07 15,68

Tarih 10 3 5 1,75 18 6,46 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 8,41 4,09 3,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,07 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 22,23 16,29 12,89

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 13,44 15,63 14,94

Toplam: 120 56 17 51,75 43 57,78 61,64 52,78

TYT Türkçe eECCDD E BEAACDCABABDEEAECaDdB

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal bdeD Dd cDCEceACcCBCAaBcCCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik bA A   aEAaAD D AA    BD cAE  

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 3 83

Türkçe 30 25 3 83

Sanat Akımları 5 4 1 80
Hikâye 11 8 2 73
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 10 60

Tarih 10 3 5 30

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 3 5 30

Coğrafya-1 10 7 3 70

Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Biyomlar 3 1 2 33
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 2 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 13 4 43

Matematik-1 30 13 4 43

Trigonometri 30 13 4 43



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE SABUNCU 134 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
328,013 284,990 10 64 64 64 280

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 28 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 22,12 18,07 15,68

Tarih 10 8 2 7,50 75 6,46 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 8,41 4,09 3,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,07 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 26 4 25,00 83 22,23 16,29 12,89

Matematik-1 30 17 13 13,75 46 13,44 15,63 14,94

Toplam: 120 69 21 63,75 53 57,78 61,64 52,78

TYT Türkçe AECCcDCEDBEAACDdABeBDdEAECCDAB

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DbADEaAEEDCEBDACBCBCAaBDeCEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEDEDbAacDEDBeAbeCedDCbcdec

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 26 4 87

Türkçe 30 26 4 87

Sanat Akımları 5 4 1 80
Hikâye 11 10 1 91
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 2 1 67
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 26 4 87

Tarih 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 8 2 80

Coğrafya-1 10 10 0 100

Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Biyomlar 3 3 0 100
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 2 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Yeniden Dirilme 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 13 57

Matematik-1 30 17 13 57

Trigonometri 30 17 13 57



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ BÜYÜKCIRIK 631 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
356,390 284,990 4 31 31 31 179

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 28 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 3 23,25 78 22,12 18,07 15,68

Tarih 10 7 2 6,50 65 6,46 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 8,41 4,09 3,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 26 3 25,25 84 22,23 16,29 12,89

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 13,44 15,63 14,94

Toplam: 120 72 11 69,25 58 57,78 61,64 52,78

TYT Türkçe CCebBAAACDCABE EDDDB DBDdEAEC 

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DcEdDED ADCBCBCADBECCaBEAEBBEC

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

TYT Matematik ECbDAAEDAaAED Dca BB CCAADBADa

Cevap Anahtarı B ECDDAAEDACAEDEDADCBBDCCAADBADE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 3 80

Türkçe 30 24 3 80

Sanat Akımları 5 3 2 60
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Hikâye 11 7 1 64
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 26 3 87

Tarih 10 7 2 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 7 2 70

Coğrafya-1 10 10 0 100

Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 3 0 100
Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kabir Hayatı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Yeniden Dirilme 1 1 0 100

TYT Matematik 30 22 5 73

Matematik-1 30 22 5 73

Trigonometri 30 22 5 73



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA MAĞAN 209 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
351,340 284,990 5 36 36 36 195

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 28 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 5 19,75 66 22,12 18,07 15,68

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,46 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 8,41 4,09 3,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 27 3 26,25 88 22,23 16,29 12,89

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 13,44 15,63 14,94

Toplam: 120 71 11 68,25 57 57,78 61,64 52,78

TYT Türkçe AEbCDDCEDBEAACbCbBABDdEd CC   

Cevap Anahtarı A AECCDDCEDBEAACDCABABDEEAECCDAB

TYT Sosyal DAADEDAEEDCEBDAaBCBCAEBeCdEBBE

Cevap Anahtarı A DAADEDAEEDCEBDACBCBCAEBDCCEBBE

TYT Matematik DACAEDEDbAacDEDBAA  CBBD DAE A

Cevap Anahtarı A DACAEDEDEACADEDBAADCCBBDCDAEDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 5 70

Türkçe 30 21 5 70

Sanat Akımları 5 4 1 80
Hikâye 11 5 2 45
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 3 0 100
Anlatımın Nitelikleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
Paragraf 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 27 3 90

Tarih 10 10 0 100

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 10 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Biyomlar 3 2 1 67
Döngüler 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 2 2 0 100

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 1 1 50
MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Yeniden Dirilme 1 0 1 0
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 1 0 100
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kabir Hayatı 1 1 0 100

TYT Matematik 30 23 3 77

Matematik-1 30 23 3 77

Trigonometri 30 23 3 77



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF 1.DENEME

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS CAN NALKESEN 419 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Genel
178,028 284,990 28 152 152 152 673

Puanı Hesaplanan: 153 153 153 789

Katılımlar: 28 154 154 154 800

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 3 10,25 34 22,12 18,07 15,68

Tarih 10 8 2 7,50 75 6,46 5,38 3,89

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 8,41 4,09 3,53

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,07 2,37 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,29 4,46 3,60

TYT Sosyal 30 17 3 16,25 54 22,23 16,29 12,89

Toplam: 120 28 6 26,50 22 57,78 61,64 52,78

TYT Türkçe bCeE AAA DCeBEC    B          

Cevap Anahtarı B CCAEBAAACDCABECEDDDBADBDEEAECC

TYT Sosyal DcEbDEDAADeBCBCADBEC          

Cevap Anahtarı B DEEADEDAADCBCBCADBECCDBEAEBBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 3 37

Türkçe 30 11 3 37

Sanat Akımları 5 2 2 40
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 3 1 0 33
Hikâye 11 3 0 27
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Anlatımın Nitelikleri 2 1 0 50
Paragraf 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 17 3 57

Tarih 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 10 8 2 80

Coğrafya-1 10 9 1 90

Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Döngüler 1 1 0 100
Biyomlar 3 3 0 100
Biyoçeşitlilik 3 3 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6yy. - MS 2yy. Felfesenin karakterik özellikleri 1 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy.  Felsefedeki Örnek düşünceler 2 0 0 0
MÖ 6yy. - MS 2yy. Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Kabir Hayatı 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Varoluş ve Hayatın Anlamı 1 0 0 0
Ahiret İnancının İnsana Katkıları 1 0 0 0
Yeniden Dirilme 1 0 0 0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

