
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM) 136 136 696 15514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,33 10,98 12,58 5,37 3,00 4,62 4,41 3,62 3,51 2,62 1,61 2,22 2,11 1,72 1,68 7,30 9,21 5,00 2,68 4,65 1,52 2,11 3,13 1,33 4,20 4,05 3,18 46,13 41,97 35,64 218,440

Okul Ortalaması 21,42 6,60 19,77 7,68 1,40 7,33 7,71 1,63 7,30 3,65 0,76 3,47 3,03 1,06 2,76 11,15 6,53 9,52 5,40 3,38 4,56 4,39 2,49 3,76 6,76 2,69 6,08 71,19 26,54 64,55 304,090

KATILIMLAR

1 99 ERENE  ESER 10A 27 2 26,50 10 0 10,00 10 0 10,00 4 1 3,75 5 0 5,00 18 8 16,00 9 1 8,75 8 2 7,50 9 1 8,75 100 15 96,25 405,390 357

2 196 SERAY AĞAR 10E 23 6 21,50 8 1 7,75 9 1 8,75 4 1 3,75 4 0 4,00 24 5 22,75 8 2 7,50 7 1 6,75 10 0 10,00 97 17 92,75 404,800 368

3 483 İBRAHİM RODİ İPTEŞ 10C 26 3 25,25 9 0 9,00 8 2 7,50 4 1 3,75 3 2 2,50 23 4 22,00 7 3 6,25 6 2 5,50 5 5 3,75 91 22 85,50 392,633 490

4 525 ÖMER FARUK ÖNDER 10E 22 8 20,00 8 2 7,50 10 0 10,00 5 0 5,00 4 0 4,00 20 5 18,75 9 1 8,75 8 2 7,50 9 1 8,75 95 19 90,25 386,268 555

5 501 JİNDA AYDEMİR 10E 26 3 25,25 9 1 8,75 9 1 8,75 5 0 5,00 3 2 2,50 19 6 17,50 5 3 4,25 7 2 6,50 9 1 8,75 92 19 87,25 386,053 563

6 682 EFEHAN ERSOY 10C 25 4 24,00 8 0 8,00 9 1 8,75 3 1 2,75 1 2 0,50 23 3 22,25 6 3 5,25 6 2 5,50 6 4 5,00 87 20 82,00 383,590 593

7 544 ELİF ERKUT 10B 27 3 26,25 9 0 9,00 10 0 10,00 4 1 3,75 3 2 2,50 16 2 15,50 6 2 5,50 6 1 5,75 9 1 8,75 90 12 87,00 382,693 601

8 490 CEREN KURU 10D 25 4 24,00 9 1 8,75 10 0 10,00 4 0 4,00 3 1 2,75 17 10 14,50 8 1 7,75 7 3 6,25 10 0 10,00 93 20 88,00 378,875 657

9 399 İDİL ELİF YILDIRIM 10C 25 3 24,25 8 1 7,75 10 0 10,00 5 0 5,00 3 0 3,00 19 2 18,50 5 3 4,25 6 0 6,00 6 3 5,25 87 12 84,00 378,208 668

10 619 FATİH KAYA 10B 25 3 24,25 9 1 8,75 9 1 8,75 5 0 5,00 4 0 4,00 18 9 15,75 7 2 6,50 8 1 7,75 6 4 5,00 91 21 85,75 376,123 694

11 296 İREM CEYLAN 10D 26 1 25,75 10 0 10,00 10 0 10,00 5 0 5,00 4 1 3,75 16 6 14,50 3 4 2,00 6 1 5,75 9 0 9,00 89 13 85,75 375,045 702

12 361 ARİFE LÖK 10D 23 7 21,25 7 1 6,75 8 2 7,50 5 0 5,00 1 3 0,25 20 7 18,25 8 1 7,75 7 3 6,25 9 1 8,75 88 25 81,75 369,553 781

13 677 İPEK ERDENK 10D 28 2 27,50 10 0 10,00 8 2 7,50 4 1 3,75 4 0 4,00 15 4 14,00 4 5 2,75 3 2 2,50 10 0 10,00 86 16 82,00 369,343 787

14 6 ELİFNAS ŞARDAŞ 10D 25 5 23,75 9 1 8,75 10 0 10,00 5 0 5,00 4 1 3,75 15 5 13,75 7 3 6,25 5 4 4,00 10 0 10,00 90 19 85,25 369,188 789

15 394 BURAK TAŞ 10A 26 4 25,00 10 0 10,00 9 1 8,75 4 1 3,75 5 0 5,00 16 10 13,50 7 3 6,25 6 4 5,00 7 3 6,25 90 26 83,50 366,550 843

16 506 İKBAL NUR ÖZDEMİR 10E 28 2 27,50 10 0 10,00 10 0 10,00 3 2 2,50 5 0 5,00 11 6 9,50 5 5 3,75 7 1 6,75 10 0 10,00 89 16 85,00 365,825 854

17 0 ASYA MERT 10B 26 4 25,00 10 0 10,00 9 1 8,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 6 15,50 5 5 3,75 5 3 4,25 6 4 5,00 86 25 79,75 362,300 910

18 284 EYLÜL AKBULUT 10D 23 7 21,25 7 1 6,75 8 2 7,50 5 0 5,00 4 0 4,00 18 4 17,00 7 3 6,25 8 2 7,50 6 4 5,00 86 23 80,25 361,515 924

19 592 EMİR ALP İLHAN 10A 24 4 23,00 8 0 8,00 9 1 8,75 5 0 5,00 4 1 3,75 14 5 12,75 8 1 7,75 6 3 5,25 9 1 8,75 87 16 83,00 361,015 933

20 542 EROL DOKURLAR 10C 24 4 23,00 8 1 7,75 9 1 8,75 2 1 1,75 3 0 3,00 18 7 16,25 8 2 7,50 4 3 3,25 8 2 7,50 84 21 78,75 360,130 950

21 678 SUDENUR GÜRBÜZ 10B 20 5 18,75 7 1 6,75 8 0 8,00 1 0 1,00 4 0 4,00 17 3 16,25 9 0 9,00 9 1 8,75 9 0 9,00 84 10 81,50 360,033 953

22 573 AYTUĞ BAŞ 10E 19 8 17,00 8 1 7,75 9 1 8,75 1 0 1,00 4 0 4,00 20 6 18,50 7 2 6,50 10 0 10,00 8 2 7,50 86 20 81,00 359,925 956

23 236 HALİL ARDA ERGEZEN 10C 24 4 23,00 7 2 6,50 8 1 7,75 2 2 1,50 3 1 2,75 18 6 16,50 8 1 7,75 5 4 4,00 8 2 7,50 83 23 77,25 358,188 985

24 509 EMREHAN IŞIKLI 10B 23 6 21,50 5 4 4,00 9 1 8,75 5 0 5,00 3 2 2,50 20 6 18,50 6 4 5,00 7 2 6,50 6 4 5,00 84 29 76,75 357,970 987

25 558 SUDE ÇALIŞKAN 10E 25 5 23,75 8 1 7,75 8 2 7,50 4 1 3,75 3 1 2,75 15 7 13,25 6 3 5,25 7 2 6,50 8 2 7,50 84 24 78,00 352,798 1095

26 679 ASYA CUMCU 10C 28 0 28,00 8 0 8,00 8 1 7,75 4 1 3,75 2 2 1,50 10 2 9,50 9 1 8,75 5 3 4,25 6 4 5,00 80 14 76,50 348,675 1168

27 569 GÜLŞAH GÜL GÜLER 10B 22 8 20,00 9 1 8,75 9 1 8,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 13 13,75 6 4 5,00 7 3 6,25 9 1 8,75 87 33 78,75 347,738 1190

28 535 REYHAN İZMİRLİOĞLU 10D 20 8 18,00 9 1 8,75 8 2 7,50 5 0 5,00 3 1 2,75 19 6 17,50 7 3 6,25 5 2 4,50 7 3 6,25 83 26 76,50 347,385 1194

29 580 SUDEMERVE UZUNALLI 10B 28 2 27,50 10 0 10,00 10 0 10,00 4 1 3,75 4 1 3,75 12 11 9,25 3 4 2,00 4 2 3,50 8 2 7,50 83 23 77,25 346,288 1214
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 15,33 10,98 12,58 5,37 3,00 4,62 4,41 3,62 3,51 2,62 1,61 2,22 2,11 1,72 1,68 7,30 9,21 5,00 2,68 4,65 1,52 2,11 3,13 1,33 4,20 4,05 3,18 46,13 41,97 35,64 218,440

Okul Ortalaması 21,42 6,60 19,77 7,68 1,40 7,33 7,71 1,63 7,30 3,65 0,76 3,47 3,03 1,06 2,76 11,15 6,53 9,52 5,40 3,38 4,56 4,39 2,49 3,76 6,76 2,69 6,08 71,19 26,54 64,55 304,090

KATILIMLAR

30 71 OSMAN TAMER METİN 10B 19 5 17,75 7 1 6,75 8 0 8,00 1 0 1,00 4 0 4,00 17 9 14,75 9 0 9,00 8 2 7,50 9 0 9,00 82 17 77,75 345,785 1229

31 71 OSMAN TAMER METİN 10B 19 5 17,75 7 1 6,75 8 0 8,00 1 0 1,00 4 0 4,00 17 9 14,75 9 0 9,00 8 2 7,50 9 0 9,00 82 17 77,75 345,785 1229

32 594 PINAR KUM 10E 23 5 21,75 9 1 8,75 8 2 7,50 5 0 5,00 5 0 5,00 15 7 13,25 7 2 6,50 4 3 3,25 6 3 5,25 82 23 76,25 343,055 1281

33 521 SETENAY KORKMAZ 10A 26 4 25,00 9 1 8,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 14 4 13,00 7 2 6,50 6 3 5,25 7 2 6,50 77 19 72,25 342,833 1290

34 583 AZRA DÜZGÜN 10A 22 2 21,50 8 1 7,75 9 1 8,75 3 0 3,00 1 1 0,75 12 0 12,00 8 1 7,75 5 4 4,00 10 0 10,00 78 10 75,50 340,608 1332

35 257 ESRA GANİOĞLU 10B 25 3 24,25 7 2 6,50 9 1 8,75 4 1 3,75 4 0 4,00 8 4 7,00 8 2 7,50 8 1 7,75 8 2 7,50 81 16 77,00 336,940 1416

36 591 NİYAZİ DE SOUZA 10E 22 5 20,75 9 0 9,00 9 1 8,75 3 0 3,00 3 2 2,50 13 5 11,75 7 3 6,25 7 0 7,00 7 3 6,25 80 19 75,25 336,835 1421

37 487 OZAN AYAN 10D 18 5 16,75 9 0 9,00 6 2 5,50 2 1 1,75 19 4 18,00 7 3 6,25 6 3 5,25 9 1 8,75 76 19 71,25 336,755 1422

38 540 BEYZA CAN 10C 26 4 25,00 9 1 8,75 4 4 3,00 4 0 4,00 3 2 2,50 12 2 11,50 7 3 6,25 4 1 3,75 7 2 6,50 76 19 71,25 336,115 1440

39 270 ALİ HAMZA BEYAZ 10C 25 2 24,50 8 0 8,00 8 2 7,50 2 2 1,50 1 4 0,00 14 5 12,75 9 1 8,75 2 6 0,50 7 3 6,25 76 25 69,75 334,848 1475

40 504 EMİR ÖZDEMİR 10B 21 7 19,25 8 1 7,75 7 3 6,25 2 2 1,50 3 1 2,75 17 9 14,75 7 2 6,50 7 2 6,50 7 3 6,25 79 30 71,50 333,758 1504

41 657 EREN TUTUCU 10C 27 2 26,50 8 1 7,75 8 1 7,75 4 0 4,00 3 0 3,00 10 6 8,50 5 4 4,00 5 3 4,25 7 1 6,75 77 18 72,50 333,390 1514

42 63 DEMİR ARDA ÖZCAN 10E 23 4 22,00 8 2 7,50 10 0 10,00 3 2 2,50 2 0 2,00 13 5 11,75 8 2 7,50 6 4 5,00 5 4 4,00 78 23 72,25 332,223 1548

43 605 DENİZ DURMAZ 10B 20 8 18,00 9 1 8,75 9 1 8,75 4 1 3,75 3 2 2,50 17 5 15,75 5 5 3,75 4 5 2,75 8 2 7,50 79 30 71,50 331,393 1568

44 568 EMRE TAÇAR 10A 26 4 25,00 8 2 7,50 7 3 6,25 4 1 3,75 5 0 5,00 15 12 12,00 4 5 2,75 4 4 3,00 5 4 4,00 78 35 69,25 330,488 1587

45 135 EGE SEYAR 10B 26 4 25,00 10 0 10,00 6 2 5,50 2 1 1,75 2 1 1,75 14 9 11,75 5 5 3,75 5 3 4,25 6 4 5,00 76 29 68,75 330,218 1595

46 8 MUHİTTİN SAYDAN 10M 27 3 26,25 8 2 7,50 8 2 7,50 3 2 2,50 5 0 5,00 9 6 7,50 4 5 2,75 7 0 7,00 7 3 6,25 78 23 72,25 330,138 1598

47 8 MUHİTTİN SAYDAN 10M 27 3 26,25 8 2 7,50 8 2 7,50 3 2 2,50 5 0 5,00 9 6 7,50 4 5 2,75 7 0 7,00 7 3 6,25 78 23 72,25 330,138 1598

48 534 MUSTAFA DAĞDEVİREN 10B 24 5 22,75 8 2 7,50 8 2 7,50 4 0 4,00 4 1 3,75 12 10 9,50 8 1 7,75 5 4 4,00 7 3 6,25 80 28 73,00 330,108 1603

49 586 SUDE DÜZDEMİR 10E 24 6 22,50 8 2 7,50 9 1 8,75 4 1 3,75 3 2 2,50 11 9 8,75 7 2 6,50 6 2 5,50 8 2 7,50 80 27 73,25 328,738 1628

50 589 KE İMAN BARAL 10D 24 5 22,75 10 0 10,00 10 0 10,00 4 1 3,75 3 2 2,50 12 9 9,75 4 5 2,75 5 3 4,25 7 3 6,25 79 28 72,00 326,703 1681

51 471 SUDE SEZEN 10C 20 8 18,00 7 1 6,75 8 2 7,50 5 0 5,00 3 1 2,75 16 10 13,50 7 3 6,25 5 4 4,00 8 2 7,50 79 31 71,25 326,583 1685

52 19 SUDE AKDAĞ 10D 23 5 21,75 9 1 8,75 10 0 10,00 5 0 5,00 5 0 5,00 11 7 9,25 7 1 6,75 3 5 1,75 6 4 5,00 79 23 73,25 325,830 1700

53 378 DİLARA KABOĞLU 10C 26 4 25,00 8 0 8,00 8 1 7,75 5 0 5,00 5 0 5,00 9 4 8,00 3 5 1,75 7 1 6,75 5 4 4,00 76 19 71,25 325,190 1719

54 469 ELMİRA TENİŞ 10E 22 6 20,50 10 0 10,00 8 1 7,75 5 0 5,00 2 1 1,75 7 2 6,50 8 2 7,50 8 2 7,50 9 1 8,75 79 15 75,25 324,308 1744

55 553 SILA GÖZÜAÇIK 10D 20 3 19,25 7 1 6,75 5 1 4,75 5 0 5,00 5 0 5,00 13 3 12,25 7 2 6,50 4 3 3,25 7 2 6,50 73 15 69,25 321,348 1807

56 532 BATU SELÇUK 10A 23 5 21,75 9 0 9,00 10 0 10,00 5 0 5,00 4 1 3,75 7 4 6,00 5 3 4,25 4 1 3,75 9 1 8,75 76 15 72,25 316,660 1931

57 560 HANDE KIRLI 10E 25 5 23,75 10 0 10,00 9 1 8,75 4 1 3,75 4 1 3,75 6 1 5,75 5 4 4,00 4 2 3,50 8 2 7,50 75 17 70,75 316,600 1934

58 475 BARIŞ YALINAT 10D 19 9 16,75 5 1 4,75 4 5 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 17 4 16,00 9 0 9,00 6 3 5,25 4 1 3,75 70 26 63,50 314,873 1978
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,33 10,98 12,58 5,37 3,00 4,62 4,41 3,62 3,51 2,62 1,61 2,22 2,11 1,72 1,68 7,30 9,21 5,00 2,68 4,65 1,52 2,11 3,13 1,33 4,20 4,05 3,18 46,13 41,97 35,64 218,440

Okul Ortalaması 21,42 6,60 19,77 7,68 1,40 7,33 7,71 1,63 7,30 3,65 0,76 3,47 3,03 1,06 2,76 11,15 6,53 9,52 5,40 3,38 4,56 4,39 2,49 3,76 6,76 2,69 6,08 71,19 26,54 64,55 304,090

KATILIMLAR

59 7 UTKUCEM ARINCI 10D 23 7 21,25 8 2 7,50 7 3 6,25 4 1 3,75 3 2 2,50 12 5 10,75 6 2 5,50 4 1 3,75 6 4 5,00 73 27 66,25 314,863 1979

60 488 EKİN ÇILGIN 10E 23 7 21,25 8 2 7,50 9 1 8,75 5 0 5,00 4 1 3,75 7 1 6,75 6 4 5,00 7 3 6,25 7 3 6,25 76 22 70,50 314,325 1997

61 685 EGE BABACAN 10A 20 8 18,00 7 3 6,25 10 0 10,00 5 0 5,00 3 0 3,00 12 3 11,25 6 3 5,25 3 3 2,25 8 2 7,50 74 22 68,50 313,928 2011

62 673 GÖZDE ÖZBEY 10A 20 7 18,25 8 1 7,75 8 2 7,50 4 0 4,00 3 1 2,75 14 5 12,75 7 1 6,75 2 2 1,50 6 4 5,00 72 23 66,25 313,123 2035

63 93 ELİF OKTAR 10D 24 6 22,50 8 2 7,50 8 2 7,50 5 0 5,00 5 0 5,00 8 5 6,75 7 2 6,50 4 1 3,75 5 5 3,75 74 23 68,25 311,013 2091

64 577 DOĞA TEZCAN 10A 25 5 23,75 7 1 6,75 9 1 8,75 4 1 3,75 5 0 5,00 11 5 9,75 2 4 1,00 1 1 0,75 5 2 4,50 69 20 64,00 309,723 2125

65 281 SUDE TOKSÖZ 10C 21 4 20,00 5 2 4,50 7 3 6,25 5 0 5,00 2 0 2,00 12 4 11,00 6 1 5,75 5 2 4,50 6 3 5,25 69 19 64,25 309,280 2143

66 522 OSMAN ŞAHİN 10C 17 11 14,25 9 1 8,75 9 1 8,75 4 0 4,00 1 4 0,00 15 9 12,75 8 2 7,50 6 2 5,50 6 4 5,00 75 34 66,50 306,910 2210

67 15 TAHA HUN ÇERÇİ 10D 22 5 20,75 10 0 10,00 8 2 7,50 2 3 1,25 3 1 2,75 11 16 7,00 6 3 5,25 6 1 5,75 7 3 6,25 75 34 66,50 305,700 2237

68 530 CEREN ÖZER 10B 19 9 16,75 5 4 4,00 9 1 8,75 5 0 5,00 3 2 2,50 13 10 10,50 6 4 5,00 7 1 6,75 7 3 6,25 74 34 65,50 304,448 2278

69 530 CEREN ÖZER 10B 19 9 16,75 5 4 4,00 9 1 8,75 5 0 5,00 3 2 2,50 13 10 10,50 6 4 5,00 7 1 6,75 7 3 6,25 74 34 65,50 304,448 2278

70 503 EGE TURAN 10C 24 6 22,50 8 2 7,50 9 1 8,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 6 2 5,50 3 3 2,25 9 1 8,75 71 17 66,75 301,825 2353

71 461 BESTE ÜLGÜNER 10E 27 3 26,25 9 1 8,75 7 3 6,25 5 0 5,00 4 0 4,00 9 15 5,25 5 5 3,75 2 5 0,75 4 5 2,75 72 37 62,75 301,268 2372

72 96 BUSE KARAKUŞ 10A 18 10 15,50 9 0 9,00 7 2 6,50 4 1 3,75 2 1 1,75 15 5 13,75 3 3 2,25 3 3 2,25 8 2 7,50 69 27 62,25 301,113 2378

73 650 NAZLI KOÇ 10C 25 5 23,75 8 0 8,00 7 1 6,75 4 0 4,00 4 1 3,75 7 4 6,00 4 3 3,25 2 1 1,75 7 3 6,25 68 18 63,50 301,000 2381

74 401 YUSUF ARSLAN 10C 22 6 20,50 9 1 8,75 7 0 7,00 4 0 4,00 5 0 5,00 9 1 8,75 2 1 1,75 1 0 1,00 7 3 6,25 66 12 63,00 299,138 2459

75 95 ESMA GÜLCE ÖZDEMİR 10A 16 13 12,75 7 3 6,25 8 2 7,50 5 0 5,00 4 1 3,75 14 4 13,00 6 3 5,25 5 3 4,25 7 3 6,25 72 32 64,00 298,265 2491

76 166 BAŞAK DERİN 10C 24 6 22,50 7 1 6,75 10 0 10,00 5 0 5,00 2 2 1,50 5 9 2,75 6 4 5,00 7 2 6,50 7 3 6,25 73 27 66,25 298,065 2499

77 510 RONAY FUNDA KORKMAZ 10A 25 5 23,75 9 0 9,00 7 2 6,50 5 0 5,00 4 0 4,00 5 3 4,25 2 2 1,50 2 0 2,00 8 1 7,75 67 13 63,75 296,903 2529

78 457 NEHİR IŞILDAK 10B 21 9 18,75 6 2 5,50 9 1 8,75 5 0 5,00 5 0 5,00 8 4 7,00 5 4 4,00 5 1 4,75 6 3 5,25 70 24 64,00 294,873 2590

79 533 BATUHAN YILDIZ 10E 16 12 13,00 6 1 5,75 9 0 9,00 3 1 2,75 2 2 1,50 10 6 8,50 9 1 8,75 8 2 7,50 9 1 8,75 72 26 65,50 293,985 2624

80 465 BENG ÜARITÜRK 10D 23 6 21,50 6 3 5,25 7 2 6,50 3 2 2,50 4 0 4,00 12 9 9,75 1 7 -0,75 3 5 1,75 8 2 7,50 67 36 58,00 293,643 2636

81 547 GAMZE ELMAS 10C 24 5 22,75 8 0 8,00 7 2 6,50 5 0 5,00 2 2 1,50 8 13 4,75 5 5 3,75 4 4 3,00 6 3 5,25 69 34 60,50 289,785 2769

82 515 BERKE DURMUŞ 10B 22 8 20,00 8 2 7,50 3 5 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 12 7 10,25 4 4 3,00 3 4 2,00 8 2 7,50 65 36 56,00 289,353 2784

83 593 RÜYA BİLEK 10D 20 6 18,50 8 2 7,50 7 1 6,75 4 0 4,00 3 2 2,50 8 5 6,75 5 5 3,75 6 3 5,25 7 2 6,50 68 26 61,50 289,263 2789

84 610 CEYLİN KEKLİK 10B 24 6 22,50 8 2 7,50 7 3 6,25 3 2 2,50 3 2 2,50 11 13 7,75 3 4 2,00 4 2 3,50 4 6 2,50 67 40 57,00 288,338 2816

85 507 BERFİN ÖZBAY 10A 21 7 19,25 7 2 6,50 5 4 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 9 3 8,25 5 4 4,00 5 4 4,00 6 4 5,00 66 29 58,75 288,220 2820

86 570 MELİKE ÇETİR 10B 21 8 19,00 7 2 6,50 5 4 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 11 9 8,75 3 6 1,50 6 0 6,00 5 5 3,75 67 35 58,25 287,225 2863

87 617 ÖMER ZİYA ÖNER 10E 21 9 18,75 9 1 8,75 10 0 10,00 3 2 2,50 3 2 2,50 11 6 9,50 2 6 0,50 2 5 0,75 6 3 5,25 67 34 58,50 287,113 2869
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 15,33 10,98 12,58 5,37 3,00 4,62 4,41 3,62 3,51 2,62 1,61 2,22 2,11 1,72 1,68 7,30 9,21 5,00 2,68 4,65 1,52 2,11 3,13 1,33 4,20 4,05 3,18 46,13 41,97 35,64 218,440

Okul Ortalaması 21,42 6,60 19,77 7,68 1,40 7,33 7,71 1,63 7,30 3,65 0,76 3,47 3,03 1,06 2,76 11,15 6,53 9,52 5,40 3,38 4,56 4,39 2,49 3,76 6,76 2,69 6,08 71,19 26,54 64,55 304,090

KATILIMLAR

88 410 BERFİN POSTALLI 10A 19 11 16,25 10 0 10,00 10 0 10,00 3 2 2,50 4 1 3,75 8 3 7,25 7 3 6,25 0 1 -0,25 7 3 6,25 68 24 62,00 285,263 2941

89 665 BERKAY TEMÜR 10E 19 9 16,75 8 2 7,50 9 1 8,75 3 0 3,00 1 1 0,75 11 11 8,25 6 4 5,00 3 4 2,00 8 2 7,50 68 34 59,50 284,905 2951

90 578 BÜŞRA BOZGEYİK 10C 25 5 23,75 6 1 5,75 8 2 7,50 3 2 2,50 4 0 4,00 8 14 4,50 2 8 0,00 5 2 4,50 6 4 5,00 67 38 57,50 284,183 2982

91 302 MERİÇNAZ ULUCA 10E 23 7 21,25 8 1 7,75 9 1 8,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 5 2,75 7 1 6,75 1 4 0,00 7 3 6,25 67 23 61,25 283,185 3021

92 478 AHMET TURAN BORA 10A 25 3 24,25 9 1 8,75 8 2 7,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 6 11 3,25 4 5 2,75 1 1 0,75 7 3 6,25 64 27 57,25 281,593 3091

93 581 KARDELEN YILDIRIM 10A 23 4 22,00 10 0 10,00 8 2 7,50 4 1 3,75 3 0 3,00 6 13 2,75 5 2 4,50 1 5 -0,25 7 3 6,25 67 30 59,50 280,218 3135

94 427 İREM AŞKIN 10E 14 12 11,00 4 5 2,75 7 0 7,00 3 1 2,75 2 2 1,50 15 6 13,50 4 5 2,75 6 1 5,75 9 1 8,75 64 33 55,75 279,728 3153

95 513 SUEDA AYŞE KILIÇ 10B 21 9 18,75 8 2 7,50 7 2 6,50 5 0 5,00 2 3 1,25 9 12 6,00 4 4 3,00 4 6 2,50 7 3 6,25 67 41 56,75 276,630 3260

96 502 KERİM DURAN 10B 21 7 19,25 8 2 7,50 6 4 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 10 8 8,00 3 3 2,25 3 0 3,00 3 4 2,00 62 30 54,50 276,505 3266

97 574 ÇAĞRI ÖZÜLKÜ 10A 22 8 20,00 7 3 6,25 5 5 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 10 2 9,50 4 4 3,00 3 2 2,50 3 4 2,00 59 32 51,00 275,130 3316

98 585 GÜLAY ATMACA 10C 22 7 20,25 6 3 5,25 9 1 8,75 4 1 3,75 2 1 1,75 6 9 3,75 5 4 4,00 2 1 1,75 8 2 7,50 64 29 56,75 274,643 3336

99 226 MEHMET EFE ŞAHİN 10D 25 3 24,25 6 4 5,00 9 0 9,00 3 2 2,50 5 0 5,00 6 5 4,75 4 5 2,75 58 19 53,25 274,448 3345

100 681 NAGİHAN ÇALIŞKAN 10A 21 9 18,75 9 1 8,75 7 2 6,50 5 0 5,00 4 0 4,00 6 2 5,50 2 4 1,00 8 2 7,50 62 20 57,00 274,423 3348

101 200 KAYA CAN KAYA 10B 14 13 10,75 5 3 4,25 7 2 6,50 1 2 0,50 1 1 0,75 14 7 12,25 6 4 5,00 8 1 7,75 7 3 6,25 63 36 54,00 273,110 3401

102 41 İREM TAŞKIRAN 10B 18 8 16,00 5 3 4,25 5 2 4,50 4 1 3,75 1 1 0,75 15 10 12,50 3 7 1,25 2 3 1,25 5 4 4,00 58 39 48,25 268,275 3614

103 514 YİĞİTALP YAZAR 10D 17 7 15,25 8 1 7,75 6 1 5,75 5 0 5,00 1 2 0,50 7 5 5,75 5 2 4,50 5 2 4,50 7 2 6,50 61 22 55,50 267,395 3656

104 470 ALİ DİNÇ 10B 16 9 13,75 7 0 7,00 8 0 8,00 5 0 5,00 3 0 3,00 7 5 5,75 5 3 4,25 6 2 5,50 6 4 5,00 63 23 57,25 267,323 3660

105 474 ALPEREN İŞLER 10A 17 4 16,00 6 0 6,00 9 0 9,00 1 1 0,75 3 0 3,00 9 7 7,25 4 3 3,25 4 4 3,00 6 3 5,25 59 22 53,50 267,223 3667

106 477 ARDA ONAY 10C 26 4 25,00 6 4 5,00 6 4 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 4 3,00 1 0 1,00 5 5 3,75 58 25 51,75 266,663 3692

107 545 YAREN GENÇARSLAN 10C 18 10 15,50 5 2 4,50 7 2 6,50 4 1 3,75 3 2 2,50 9 6 7,50 4 3 3,25 5 3 4,25 6 4 5,00 61 33 52,75 265,700 3728

108 519 İDİL DİDAR ÖZTÜRK 10C 24 5 22,75 6 2 5,50 8 1 7,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 5 1,75 3 5 1,75 2 3 1,25 6 3 5,25 59 26 52,50 264,123 3793

109 598 EFE DERİCİ 10A 21 8 19,00 8 0 8,00 8 2 7,50 2 0 2,00 1 4 0,00 5 2 4,50 7 3 6,25 0 2 -0,50 5 4 4,00 57 25 50,75 260,253 3990

110 596 ONAT BARAN SARP 10E 26 4 25,00 7 3 6,25 6 4 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 4 3,00 2 7 0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 55 28 48,00 260,238 3992

111 407 RABİA KOÇAK 10E 17 6 15,50 7 0 7,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 2 0 2,00 9 3 8,25 3 1 2,75 4 1 3,75 7 1 6,75 52 14 48,50 259,410 4023

112 543 FATİH YILMAZ 10A 19 9 16,75 7 2 6,50 5 5 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 9 6 7,50 2 2 1,50 4 6 2,50 6 4 5,00 58 37 48,75 258,853 4051

113 402 EMİR YAZAR 10E 25 5 23,75 9 1 8,75 7 3 6,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 6 2,50 1 5 -0,25 5 5 3,75 58 28 51,00 257,713 4099

114 520 BEYZA ÇAVAŞ 10A 14 16 10,00 6 3 5,25 7 3 6,25 2 3 1,25 3 2 2,50 6 9 3,75 7 3 6,25 9 1 8,75 10 0 10,00 64 40 54,00 251,693 4379

115 261 NAZLICAN AYDEMİR 10A 19 7 17,25 6 3 5,25 6 3 5,25 5 0 5,00 2 0 2,00 2 0 2,00 5 4 4,00 4 1 3,75 6 2 5,50 55 20 50,00 249,835 4465

116 458 ATA ÖZDEMİR 10B 16 11 13,25 8 2 7,50 8 2 7,50 3 2 2,50 1 4 0,00 8 13 4,75 7 3 6,25 2 4 1,00 8 2 7,50 61 43 50,25 249,458 4484
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM) 136 136 696 15514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,33 10,98 12,58 5,37 3,00 4,62 4,41 3,62 3,51 2,62 1,61 2,22 2,11 1,72 1,68 7,30 9,21 5,00 2,68 4,65 1,52 2,11 3,13 1,33 4,20 4,05 3,18 46,13 41,97 35,64 218,440

Okul Ortalaması 21,42 6,60 19,77 7,68 1,40 7,33 7,71 1,63 7,30 3,65 0,76 3,47 3,03 1,06 2,76 11,15 6,53 9,52 5,40 3,38 4,56 4,39 2,49 3,76 6,76 2,69 6,08 71,19 26,54 64,55 304,090

KATILIMLAR

117 484 RÜMEYSA DAŞ 10D 13 15 9,25 5 4 4,00 7 1 6,75 0 1 -0,25 15 5 13,75 5 5 3,75 1 2 0,50 6 3 5,25 52 36 43,00 247,465 4599

118 459 DİLARA DURMUŞ 10C 10 6 8,50 5 1 4,75 9 1 8,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 9 3 8,25 7 3 6,25 4 3 3,25 7 2 6,50 54 20 49,00 246,273 4641

119 464 SİMAY YILMAZ 10B 15 11 12,25 7 0 7,00 6 4 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 11 7 9,25 0 6 -1,50 4 3 3,25 6 4 5,00 55 39 45,25 245,563 4689

120 245 ARDA ERSOY 10C 17 9 14,75 7 1 6,75 8 1 7,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 7 2,25 6 4 5,00 3 4 2,00 5 5 3,75 58 33 49,75 243,438 4799

121 411 ROTİNDA YÖYLER 10D 18 12 15,00 6 4 5,00 5 5 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 11 15 7,25 4 6 2,50 1 9 -1,25 7 3 6,25 58 58 43,50 243,113 4830

122 680 ALPEREN KÜÇÜKYAĞCI 10C 16 7 14,25 5 2 4,50 7 2 6,50 3 0 3,00 2 1 1,75 7 9 4,75 3 3 2,25 5 1 4,75 5 3 4,25 53 28 46,00 241,558 4930

123 579 AZİZE ŞANCI 10A 17 6 15,50 6 4 5,00 10 0 10,00 2 2 1,50 1 4 0,00 7 9 4,75 3 4 2,00 2 3 1,25 5 4 4,00 53 36 44,00 238,535 5099

124 251 ŞİMAL YALÇIN 10E 23 6 21,50 8 1 7,75 5 2 4,50 3 2 2,50 2 0 2,00 2 5 0,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 5 5 3,75 50 27 43,25 238,350 5115

125 508 KEREM MİSİR 10D 20 10 17,50 8 2 7,50 5 4 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 7 1,25 4 6 2,50 2 6 0,50 5 5 3,75 56 41 45,75 237,030 5182

126 623 YUSUF ARDA SALUK 10B 17 8 15,00 7 2 6,50 6 3 5,25 5 0 5,00 2 1 1,75 3 6 1,50 4 5 2,75 0 2 -0,50 8 1 7,75 52 28 45,00 232,095 5475

127 559 ULUÇ GÜNGÖR 10D 16 14 12,50 8 2 7,50 8 2 7,50 5 0 5,00 1 3 0,25 2 6 0,50 7 3 6,25 4 5 2,75 6 3 5,25 57 38 47,50 230,868 5561

128 428 MERVE ERTAŞ 10E 17 10 14,50 6 1 5,75 6 2 5,50 3 2 2,50 2 2 1,50 6 8 4,00 4 6 2,50 3 4 2,00 4 6 2,50 51 41 40,75 227,700 5742

129 494 İBRAHİM D KILINÇTÜRK 10A 18 12 15,00 8 0 8,00 7 3 6,25 4 1 3,75 2 1 1,75 5 3 4,25 6 4 5,00 50 24 44,00 225,808 5877

130 609 BARANSEL BAYRAMM 10A 15 12 12,00 8 1 7,75 8 1 7,75 1 1 0,75 1 1 0,75 7 9 4,75 4 6 2,50 1 4 0,00 5 5 3,75 50 40 40,00 222,360 6120

131 587 BERATTT ÖZYILMAZZZZZ 10B 13 17 8,75 7 3 6,25 8 2 7,50 3 1 2,75 1 3 0,25 8 11 5,25 5 3 4,25 1 5 -0,25 5 4 4,00 51 49 38,75 214,785 6597

132 552 NECDET EFE MANİSALI 10E 18 12 15,00 7 3 6,25 6 4 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 25 -1,25 4 6 2,50 1 9 -1,25 6 4 5,00 56 64 40,00 213,150 6715

133 47 İLKE DEVRİM ONUR 10D 12 13 8,75 6 3 5,25 8 2 7,50 4 1 3,75 3 2 2,50 6 9 3,75 4 5 2,75 3 3 2,25 3 6 1,50 49 44 38,00 208,680 7021

134 531 UMUT KARABUL UT 10D 14 14 10,50 9 1 8,75 9 1 8,75 1 1 0,75 2 11 -0,75 3 7 1,25 2 1 1,75 7 3 6,25 47 39 37,25 200,345 7633

135 551 BAŞAR MARAL 10B 14 8 12,00 8 1 7,75 5 3 4,25 2 3 1,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 33 16 29,00 184,303 8742

136 104 CANER AKYILDIZ 10E 11 6 9,50 2 4 1,00 1 3 0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 5 4 4,00 2 6 0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 25 31 17,25 166,808 10173
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM) 136 136 696 15514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,33 10,98 12,58 5,37 3,00 4,62 4,41 3,62 3,51 2,62 1,61 2,22 2,11 1,72 1,68 7,30 9,21 5,00 2,68 4,65 1,52 2,11 3,13 1,33 4,20 4,05 3,18 46,13 41,97 35,64 218,440

Okul Ortalaması 21,42 6,60 19,77 7,68 1,40 7,33 7,71 1,63 7,30 3,65 0,76 3,47 3,03 1,06 2,76 11,15 6,53 9,52 5,40 3,38 4,56 4,39 2,49 3,76 6,76 2,69 6,08 71,19 26,54 64,55 304,090

KATILIMLAR
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10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM) 136 136 696 15514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,33 10,98 12,58 5,37 3,00 4,62 4,41 3,62 3,51 2,62 1,61 2,22 2,11 1,72 1,68 7,30 9,21 5,00 2,68 4,65 1,52 2,11 3,13 1,33 4,20 4,05 3,18 46,13 41,97 35,64 218,440

Okul Ortalaması 21,42 6,60 19,77 7,68 1,40 7,33 7,71 1,63 7,30 3,65 0,76 3,47 3,03 1,06 2,76 11,15 6,53 9,52 5,40 3,38 4,56 4,39 2,49 3,76 6,76 2,69 6,08 71,19 26,54 64,55 304,090

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 99 ERENE  ESER 10A 27 2 26,50 10 0 10,00 10 0 10,00 4 1 3,75 5 0 5,00 18 8 16,00 9 1 8,75 8 2 7,50 9 1 8,75 100 15 96,25 405,390 357

2 394 BURAK TAŞ 10A 26 4 25,00 10 0 10,00 9 1 8,75 4 1 3,75 5 0 5,00 16 10 13,50 7 3 6,25 6 4 5,00 7 3 6,25 90 26 83,50 366,550 843

3 592 EMİR ALP İLHAN 10A 24 4 23,00 8 0 8,00 9 1 8,75 5 0 5,00 4 1 3,75 14 5 12,75 8 1 7,75 6 3 5,25 9 1 8,75 87 16 83,00 361,015 933

4 521 SETENAY KORKMAZ 10A 26 4 25,00 9 1 8,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 14 4 13,00 7 2 6,50 6 3 5,25 7 2 6,50 77 19 72,25 342,833 1290

5 583 AZRA DÜZGÜN 10A 22 2 21,50 8 1 7,75 9 1 8,75 3 0 3,00 1 1 0,75 12 0 12,00 8 1 7,75 5 4 4,00 10 0 10,00 78 10 75,50 340,608 1332

6 568 EMRE TAÇAR 10A 26 4 25,00 8 2 7,50 7 3 6,25 4 1 3,75 5 0 5,00 15 12 12,00 4 5 2,75 4 4 3,00 5 4 4,00 78 35 69,25 330,488 1587

7 532 BATU SELÇUK 10A 23 5 21,75 9 0 9,00 10 0 10,00 5 0 5,00 4 1 3,75 7 4 6,00 5 3 4,25 4 1 3,75 9 1 8,75 76 15 72,25 316,660 1931

8 685 EGE BABACAN 10A 20 8 18,00 7 3 6,25 10 0 10,00 5 0 5,00 3 0 3,00 12 3 11,25 6 3 5,25 3 3 2,25 8 2 7,50 74 22 68,50 313,928 2011

9 673 GÖZDE ÖZBEY 10A 20 7 18,25 8 1 7,75 8 2 7,50 4 0 4,00 3 1 2,75 14 5 12,75 7 1 6,75 2 2 1,50 6 4 5,00 72 23 66,25 313,123 2035

10 577 DOĞA TEZCAN 10A 25 5 23,75 7 1 6,75 9 1 8,75 4 1 3,75 5 0 5,00 11 5 9,75 2 4 1,00 1 1 0,75 5 2 4,50 69 20 64,00 309,723 2125

11 96 BUSE KARAKUŞ 10A 18 10 15,50 9 0 9,00 7 2 6,50 4 1 3,75 2 1 1,75 15 5 13,75 3 3 2,25 3 3 2,25 8 2 7,50 69 27 62,25 301,113 2378

12 95 ESMA GÜLCE ÖZDEMİR 10A 16 13 12,75 7 3 6,25 8 2 7,50 5 0 5,00 4 1 3,75 14 4 13,00 6 3 5,25 5 3 4,25 7 3 6,25 72 32 64,00 298,265 2491

13 510 RONAY FUNDA KORKMAZ 10A 25 5 23,75 9 0 9,00 7 2 6,50 5 0 5,00 4 0 4,00 5 3 4,25 2 2 1,50 2 0 2,00 8 1 7,75 67 13 63,75 296,903 2529

14 507 BERFİN ÖZBAY 10A 21 7 19,25 7 2 6,50 5 4 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 9 3 8,25 5 4 4,00 5 4 4,00 6 4 5,00 66 29 58,75 288,220 2820

15 410 BERFİN POSTALLI 10A 19 11 16,25 10 0 10,00 10 0 10,00 3 2 2,50 4 1 3,75 8 3 7,25 7 3 6,25 0 1 -0,25 7 3 6,25 68 24 62,00 285,263 2941

16 478 AHMET TURAN BORA 10A 25 3 24,25 9 1 8,75 8 2 7,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 6 11 3,25 4 5 2,75 1 1 0,75 7 3 6,25 64 27 57,25 281,593 3091

17 581 KARDELEN YILDIRIM 10A 23 4 22,00 10 0 10,00 8 2 7,50 4 1 3,75 3 0 3,00 6 13 2,75 5 2 4,50 1 5 -0,25 7 3 6,25 67 30 59,50 280,218 3135

18 574 ÇAĞRI ÖZÜLKÜ 10A 22 8 20,00 7 3 6,25 5 5 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 10 2 9,50 4 4 3,00 3 2 2,50 3 4 2,00 59 32 51,00 275,130 3316

19 681 NAGİHAN ÇALIŞKAN 10A 21 9 18,75 9 1 8,75 7 2 6,50 5 0 5,00 4 0 4,00 6 2 5,50 2 4 1,00 8 2 7,50 62 20 57,00 274,423 3348

20 474 ALPEREN İŞLER 10A 17 4 16,00 6 0 6,00 9 0 9,00 1 1 0,75 3 0 3,00 9 7 7,25 4 3 3,25 4 4 3,00 6 3 5,25 59 22 53,50 267,223 3667

21 598 EFE DERİCİ 10A 21 8 19,00 8 0 8,00 8 2 7,50 2 0 2,00 1 4 0,00 5 2 4,50 7 3 6,25 0 2 -0,50 5 4 4,00 57 25 50,75 260,253 3990

22 543 FATİH YILMAZ 10A 19 9 16,75 7 2 6,50 5 5 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 9 6 7,50 2 2 1,50 4 6 2,50 6 4 5,00 58 37 48,75 258,853 4051

23 520 BEYZA ÇAVAŞ 10A 14 16 10,00 6 3 5,25 7 3 6,25 2 3 1,25 3 2 2,50 6 9 3,75 7 3 6,25 9 1 8,75 10 0 10,00 64 40 54,00 251,693 4379

24 261 NAZLICAN AYDEMİR 10A 19 7 17,25 6 3 5,25 6 3 5,25 5 0 5,00 2 0 2,00 2 0 2,00 5 4 4,00 4 1 3,75 6 2 5,50 55 20 50,00 249,835 4465

25 579 AZİZE ŞANCI 10A 17 6 15,50 6 4 5,00 10 0 10,00 2 2 1,50 1 4 0,00 7 9 4,75 3 4 2,00 2 3 1,25 5 4 4,00 53 36 44,00 238,535 5099

26 494 İBRAHİM D KILINÇTÜRK 10A 18 12 15,00 8 0 8,00 7 3 6,25 4 1 3,75 2 1 1,75 5 3 4,25 6 4 5,00 50 24 44,00 225,808 5877

27 609 BARANSEL BAYRAMM 10A 15 12 12,00 8 1 7,75 8 1 7,75 1 1 0,75 1 1 0,75 7 9 4,75 4 6 2,50 1 4 0,00 5 5 3,75 50 40 40,00 222,360 6120



10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM) 136 136 696 15514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,33 10,98 12,58 5,37 3,00 4,62 4,41 3,62 3,51 2,62 1,61 2,22 2,11 1,72 1,68 7,30 9,21 5,00 2,68 4,65 1,52 2,11 3,13 1,33 4,20 4,05 3,18 46,13 41,97 35,64 218,440

Okul Ortalaması 21,42 6,60 19,77 7,68 1,40 7,33 7,71 1,63 7,30 3,65 0,76 3,47 3,03 1,06 2,76 11,15 6,53 9,52 5,40 3,38 4,56 4,39 2,49 3,76 6,76 2,69 6,08 71,19 26,54 64,55 304,090

SINIF: 10A

KATILIMLAR
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10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM) 136 136 696 15514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,33 10,98 12,58 5,37 3,00 4,62 4,41 3,62 3,51 2,62 1,61 2,22 2,11 1,72 1,68 7,30 9,21 5,00 2,68 4,65 1,52 2,11 3,13 1,33 4,20 4,05 3,18 46,13 41,97 35,64 218,440

Okul Ortalaması 21,42 6,60 19,77 7,68 1,40 7,33 7,71 1,63 7,30 3,65 0,76 3,47 3,03 1,06 2,76 11,15 6,53 9,52 5,40 3,38 4,56 4,39 2,49 3,76 6,76 2,69 6,08 71,19 26,54 64,55 304,090

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 544 ELİF ERKUT 10B 27 3 26,25 9 0 9,00 10 0 10,00 4 1 3,75 3 2 2,50 16 2 15,50 6 2 5,50 6 1 5,75 9 1 8,75 90 12 87,00 382,693 601

2 619 FATİH KAYA 10B 25 3 24,25 9 1 8,75 9 1 8,75 5 0 5,00 4 0 4,00 18 9 15,75 7 2 6,50 8 1 7,75 6 4 5,00 91 21 85,75 376,123 694

3 0 ASYA MERT 10B 26 4 25,00 10 0 10,00 9 1 8,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 6 15,50 5 5 3,75 5 3 4,25 6 4 5,00 86 25 79,75 362,300 910

4 678 SUDENUR GÜRBÜZ 10B 20 5 18,75 7 1 6,75 8 0 8,00 1 0 1,00 4 0 4,00 17 3 16,25 9 0 9,00 9 1 8,75 9 0 9,00 84 10 81,50 360,033 953

5 509 EMREHAN IŞIKLI 10B 23 6 21,50 5 4 4,00 9 1 8,75 5 0 5,00 3 2 2,50 20 6 18,50 6 4 5,00 7 2 6,50 6 4 5,00 84 29 76,75 357,970 987

6 569 GÜLŞAH GÜL GÜLER 10B 22 8 20,00 9 1 8,75 9 1 8,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 13 13,75 6 4 5,00 7 3 6,25 9 1 8,75 87 33 78,75 347,738 1190

7 580 SUDEMERVE UZUNALLI 10B 28 2 27,50 10 0 10,00 10 0 10,00 4 1 3,75 4 1 3,75 12 11 9,25 3 4 2,00 4 2 3,50 8 2 7,50 83 23 77,25 346,288 1214

8 71 OSMAN TAMER METİN 10B 19 5 17,75 7 1 6,75 8 0 8,00 1 0 1,00 4 0 4,00 17 9 14,75 9 0 9,00 8 2 7,50 9 0 9,00 82 17 77,75 345,785 1229

9 71 OSMAN TAMER METİN 10B 19 5 17,75 7 1 6,75 8 0 8,00 1 0 1,00 4 0 4,00 17 9 14,75 9 0 9,00 8 2 7,50 9 0 9,00 82 17 77,75 345,785 1229

10 257 ESRA GANİOĞLU 10B 25 3 24,25 7 2 6,50 9 1 8,75 4 1 3,75 4 0 4,00 8 4 7,00 8 2 7,50 8 1 7,75 8 2 7,50 81 16 77,00 336,940 1416

11 504 EMİR ÖZDEMİR 10B 21 7 19,25 8 1 7,75 7 3 6,25 2 2 1,50 3 1 2,75 17 9 14,75 7 2 6,50 7 2 6,50 7 3 6,25 79 30 71,50 333,758 1504

12 605 DENİZ DURMAZ 10B 20 8 18,00 9 1 8,75 9 1 8,75 4 1 3,75 3 2 2,50 17 5 15,75 5 5 3,75 4 5 2,75 8 2 7,50 79 30 71,50 331,393 1568

13 135 EGE SEYAR 10B 26 4 25,00 10 0 10,00 6 2 5,50 2 1 1,75 2 1 1,75 14 9 11,75 5 5 3,75 5 3 4,25 6 4 5,00 76 29 68,75 330,218 1595

14 534 MUSTAFA DAĞDEVİREN 10B 24 5 22,75 8 2 7,50 8 2 7,50 4 0 4,00 4 1 3,75 12 10 9,50 8 1 7,75 5 4 4,00 7 3 6,25 80 28 73,00 330,108 1603

15 530 CEREN ÖZER 10B 19 9 16,75 5 4 4,00 9 1 8,75 5 0 5,00 3 2 2,50 13 10 10,50 6 4 5,00 7 1 6,75 7 3 6,25 74 34 65,50 304,448 2278

16 530 CEREN ÖZER 10B 19 9 16,75 5 4 4,00 9 1 8,75 5 0 5,00 3 2 2,50 13 10 10,50 6 4 5,00 7 1 6,75 7 3 6,25 74 34 65,50 304,448 2278

17 457 NEHİR IŞILDAK 10B 21 9 18,75 6 2 5,50 9 1 8,75 5 0 5,00 5 0 5,00 8 4 7,00 5 4 4,00 5 1 4,75 6 3 5,25 70 24 64,00 294,873 2590

18 515 BERKE DURMUŞ 10B 22 8 20,00 8 2 7,50 3 5 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 12 7 10,25 4 4 3,00 3 4 2,00 8 2 7,50 65 36 56,00 289,353 2784

19 610 CEYLİN KEKLİK 10B 24 6 22,50 8 2 7,50 7 3 6,25 3 2 2,50 3 2 2,50 11 13 7,75 3 4 2,00 4 2 3,50 4 6 2,50 67 40 57,00 288,338 2816

20 570 MELİKE ÇETİR 10B 21 8 19,00 7 2 6,50 5 4 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 11 9 8,75 3 6 1,50 6 0 6,00 5 5 3,75 67 35 58,25 287,225 2863

21 513 SUEDA AYŞE KILIÇ 10B 21 9 18,75 8 2 7,50 7 2 6,50 5 0 5,00 2 3 1,25 9 12 6,00 4 4 3,00 4 6 2,50 7 3 6,25 67 41 56,75 276,630 3260

22 502 KERİM DURAN 10B 21 7 19,25 8 2 7,50 6 4 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 10 8 8,00 3 3 2,25 3 0 3,00 3 4 2,00 62 30 54,50 276,505 3266

23 200 KAYA CAN KAYA 10B 14 13 10,75 5 3 4,25 7 2 6,50 1 2 0,50 1 1 0,75 14 7 12,25 6 4 5,00 8 1 7,75 7 3 6,25 63 36 54,00 273,110 3401

24 41 İREM TAŞKIRAN 10B 18 8 16,00 5 3 4,25 5 2 4,50 4 1 3,75 1 1 0,75 15 10 12,50 3 7 1,25 2 3 1,25 5 4 4,00 58 39 48,25 268,275 3614

25 470 ALİ DİNÇ 10B 16 9 13,75 7 0 7,00 8 0 8,00 5 0 5,00 3 0 3,00 7 5 5,75 5 3 4,25 6 2 5,50 6 4 5,00 63 23 57,25 267,323 3660

26 458 ATA ÖZDEMİR 10B 16 11 13,25 8 2 7,50 8 2 7,50 3 2 2,50 1 4 0,00 8 13 4,75 7 3 6,25 2 4 1,00 8 2 7,50 61 43 50,25 249,458 4484

27 464 SİMAY YILMAZ 10B 15 11 12,25 7 0 7,00 6 4 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 11 7 9,25 0 6 -1,50 4 3 3,25 6 4 5,00 55 39 45,25 245,563 4689

28 623 YUSUF ARDA SALUK 10B 17 8 15,00 7 2 6,50 6 3 5,25 5 0 5,00 2 1 1,75 3 6 1,50 4 5 2,75 0 2 -0,50 8 1 7,75 52 28 45,00 232,095 5475



10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM) 136 136 696 15514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,33 10,98 12,58 5,37 3,00 4,62 4,41 3,62 3,51 2,62 1,61 2,22 2,11 1,72 1,68 7,30 9,21 5,00 2,68 4,65 1,52 2,11 3,13 1,33 4,20 4,05 3,18 46,13 41,97 35,64 218,440

Okul Ortalaması 21,42 6,60 19,77 7,68 1,40 7,33 7,71 1,63 7,30 3,65 0,76 3,47 3,03 1,06 2,76 11,15 6,53 9,52 5,40 3,38 4,56 4,39 2,49 3,76 6,76 2,69 6,08 71,19 26,54 64,55 304,090

SINIF: 10B

KATILIMLAR

29 587 BERATTT ÖZYILMAZZZZZ 10B 13 17 8,75 7 3 6,25 8 2 7,50 3 1 2,75 1 3 0,25 8 11 5,25 5 3 4,25 1 5 -0,25 5 4 4,00 51 49 38,75 214,785 6597

30 551 BAŞAR MARAL 10B 14 8 12,00 8 1 7,75 5 3 4,25 2 3 1,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 33 16 29,00 184,303 8742
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10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM) 136 136 696 15514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,33 10,98 12,58 5,37 3,00 4,62 4,41 3,62 3,51 2,62 1,61 2,22 2,11 1,72 1,68 7,30 9,21 5,00 2,68 4,65 1,52 2,11 3,13 1,33 4,20 4,05 3,18 46,13 41,97 35,64 218,440

Okul Ortalaması 21,42 6,60 19,77 7,68 1,40 7,33 7,71 1,63 7,30 3,65 0,76 3,47 3,03 1,06 2,76 11,15 6,53 9,52 5,40 3,38 4,56 4,39 2,49 3,76 6,76 2,69 6,08 71,19 26,54 64,55 304,090

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 483 İBRAHİM RODİ İPTEŞ 10C 26 3 25,25 9 0 9,00 8 2 7,50 4 1 3,75 3 2 2,50 23 4 22,00 7 3 6,25 6 2 5,50 5 5 3,75 91 22 85,50 392,633 490

2 682 EFEHAN ERSOY 10C 25 4 24,00 8 0 8,00 9 1 8,75 3 1 2,75 1 2 0,50 23 3 22,25 6 3 5,25 6 2 5,50 6 4 5,00 87 20 82,00 383,590 593

3 399 İDİL ELİF YILDIRIM 10C 25 3 24,25 8 1 7,75 10 0 10,00 5 0 5,00 3 0 3,00 19 2 18,50 5 3 4,25 6 0 6,00 6 3 5,25 87 12 84,00 378,208 668

4 542 EROL DOKURLAR 10C 24 4 23,00 8 1 7,75 9 1 8,75 2 1 1,75 3 0 3,00 18 7 16,25 8 2 7,50 4 3 3,25 8 2 7,50 84 21 78,75 360,130 950

5 236 HALİL ARDA ERGEZEN 10C 24 4 23,00 7 2 6,50 8 1 7,75 2 2 1,50 3 1 2,75 18 6 16,50 8 1 7,75 5 4 4,00 8 2 7,50 83 23 77,25 358,188 985

6 679 ASYA CUMCU 10C 28 0 28,00 8 0 8,00 8 1 7,75 4 1 3,75 2 2 1,50 10 2 9,50 9 1 8,75 5 3 4,25 6 4 5,00 80 14 76,50 348,675 1168

7 540 BEYZA CAN 10C 26 4 25,00 9 1 8,75 4 4 3,00 4 0 4,00 3 2 2,50 12 2 11,50 7 3 6,25 4 1 3,75 7 2 6,50 76 19 71,25 336,115 1440

8 270 ALİ HAMZA BEYAZ 10C 25 2 24,50 8 0 8,00 8 2 7,50 2 2 1,50 1 4 0,00 14 5 12,75 9 1 8,75 2 6 0,50 7 3 6,25 76 25 69,75 334,848 1475

9 657 EREN TUTUCU 10C 27 2 26,50 8 1 7,75 8 1 7,75 4 0 4,00 3 0 3,00 10 6 8,50 5 4 4,00 5 3 4,25 7 1 6,75 77 18 72,50 333,390 1514

10 471 SUDE SEZEN 10C 20 8 18,00 7 1 6,75 8 2 7,50 5 0 5,00 3 1 2,75 16 10 13,50 7 3 6,25 5 4 4,00 8 2 7,50 79 31 71,25 326,583 1685

11 378 DİLARA KABOĞLU 10C 26 4 25,00 8 0 8,00 8 1 7,75 5 0 5,00 5 0 5,00 9 4 8,00 3 5 1,75 7 1 6,75 5 4 4,00 76 19 71,25 325,190 1719

12 281 SUDE TOKSÖZ 10C 21 4 20,00 5 2 4,50 7 3 6,25 5 0 5,00 2 0 2,00 12 4 11,00 6 1 5,75 5 2 4,50 6 3 5,25 69 19 64,25 309,280 2143

13 522 OSMAN ŞAHİN 10C 17 11 14,25 9 1 8,75 9 1 8,75 4 0 4,00 1 4 0,00 15 9 12,75 8 2 7,50 6 2 5,50 6 4 5,00 75 34 66,50 306,910 2210

14 503 EGE TURAN 10C 24 6 22,50 8 2 7,50 9 1 8,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 6 2 5,50 3 3 2,25 9 1 8,75 71 17 66,75 301,825 2353

15 650 NAZLI KOÇ 10C 25 5 23,75 8 0 8,00 7 1 6,75 4 0 4,00 4 1 3,75 7 4 6,00 4 3 3,25 2 1 1,75 7 3 6,25 68 18 63,50 301,000 2381

16 401 YUSUF ARSLAN 10C 22 6 20,50 9 1 8,75 7 0 7,00 4 0 4,00 5 0 5,00 9 1 8,75 2 1 1,75 1 0 1,00 7 3 6,25 66 12 63,00 299,138 2459

17 166 BAŞAK DERİN 10C 24 6 22,50 7 1 6,75 10 0 10,00 5 0 5,00 2 2 1,50 5 9 2,75 6 4 5,00 7 2 6,50 7 3 6,25 73 27 66,25 298,065 2499

18 547 GAMZE ELMAS 10C 24 5 22,75 8 0 8,00 7 2 6,50 5 0 5,00 2 2 1,50 8 13 4,75 5 5 3,75 4 4 3,00 6 3 5,25 69 34 60,50 289,785 2769

19 578 BÜŞRA BOZGEYİK 10C 25 5 23,75 6 1 5,75 8 2 7,50 3 2 2,50 4 0 4,00 8 14 4,50 2 8 0,00 5 2 4,50 6 4 5,00 67 38 57,50 284,183 2982

20 585 GÜLAY ATMACA 10C 22 7 20,25 6 3 5,25 9 1 8,75 4 1 3,75 2 1 1,75 6 9 3,75 5 4 4,00 2 1 1,75 8 2 7,50 64 29 56,75 274,643 3336

21 477 ARDA ONAY 10C 26 4 25,00 6 4 5,00 6 4 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 4 3,00 1 0 1,00 5 5 3,75 58 25 51,75 266,663 3692

22 545 YAREN GENÇARSLAN 10C 18 10 15,50 5 2 4,50 7 2 6,50 4 1 3,75 3 2 2,50 9 6 7,50 4 3 3,25 5 3 4,25 6 4 5,00 61 33 52,75 265,700 3728

23 519 İDİL DİDAR ÖZTÜRK 10C 24 5 22,75 6 2 5,50 8 1 7,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 5 1,75 3 5 1,75 2 3 1,25 6 3 5,25 59 26 52,50 264,123 3793

24 459 DİLARA DURMUŞ 10C 10 6 8,50 5 1 4,75 9 1 8,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 9 3 8,25 7 3 6,25 4 3 3,25 7 2 6,50 54 20 49,00 246,273 4641

25 245 ARDA ERSOY 10C 17 9 14,75 7 1 6,75 8 1 7,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 7 2,25 6 4 5,00 3 4 2,00 5 5 3,75 58 33 49,75 243,438 4799

26 680 ALPEREN KÜÇÜKYAĞCI 10C 16 7 14,25 5 2 4,50 7 2 6,50 3 0 3,00 2 1 1,75 7 9 4,75 3 3 2,25 5 1 4,75 5 3 4,25 53 28 46,00 241,558 4930



10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM) 136 136 696 15514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,33 10,98 12,58 5,37 3,00 4,62 4,41 3,62 3,51 2,62 1,61 2,22 2,11 1,72 1,68 7,30 9,21 5,00 2,68 4,65 1,52 2,11 3,13 1,33 4,20 4,05 3,18 46,13 41,97 35,64 218,440

Okul Ortalaması 21,42 6,60 19,77 7,68 1,40 7,33 7,71 1,63 7,30 3,65 0,76 3,47 3,03 1,06 2,76 11,15 6,53 9,52 5,40 3,38 4,56 4,39 2,49 3,76 6,76 2,69 6,08 71,19 26,54 64,55 304,090

SINIF: 10C

KATILIMLAR
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10D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM) 136 136 696 15514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,33 10,98 12,58 5,37 3,00 4,62 4,41 3,62 3,51 2,62 1,61 2,22 2,11 1,72 1,68 7,30 9,21 5,00 2,68 4,65 1,52 2,11 3,13 1,33 4,20 4,05 3,18 46,13 41,97 35,64 218,440

Okul Ortalaması 21,42 6,60 19,77 7,68 1,40 7,33 7,71 1,63 7,30 3,65 0,76 3,47 3,03 1,06 2,76 11,15 6,53 9,52 5,40 3,38 4,56 4,39 2,49 3,76 6,76 2,69 6,08 71,19 26,54 64,55 304,090

SINIF: 10D

KATILIMLAR

1 490 CEREN KURU 10D 25 4 24,00 9 1 8,75 10 0 10,00 4 0 4,00 3 1 2,75 17 10 14,50 8 1 7,75 7 3 6,25 10 0 10,00 93 20 88,00 378,875 657

2 296 İREM CEYLAN 10D 26 1 25,75 10 0 10,00 10 0 10,00 5 0 5,00 4 1 3,75 16 6 14,50 3 4 2,00 6 1 5,75 9 0 9,00 89 13 85,75 375,045 702

3 361 ARİFE LÖK 10D 23 7 21,25 7 1 6,75 8 2 7,50 5 0 5,00 1 3 0,25 20 7 18,25 8 1 7,75 7 3 6,25 9 1 8,75 88 25 81,75 369,553 781

4 677 İPEK ERDENK 10D 28 2 27,50 10 0 10,00 8 2 7,50 4 1 3,75 4 0 4,00 15 4 14,00 4 5 2,75 3 2 2,50 10 0 10,00 86 16 82,00 369,343 787

5 6 ELİFNAS ŞARDAŞ 10D 25 5 23,75 9 1 8,75 10 0 10,00 5 0 5,00 4 1 3,75 15 5 13,75 7 3 6,25 5 4 4,00 10 0 10,00 90 19 85,25 369,188 789

6 284 EYLÜL AKBULUT 10D 23 7 21,25 7 1 6,75 8 2 7,50 5 0 5,00 4 0 4,00 18 4 17,00 7 3 6,25 8 2 7,50 6 4 5,00 86 23 80,25 361,515 924

7 535 REYHAN İZMİRLİOĞLU 10D 20 8 18,00 9 1 8,75 8 2 7,50 5 0 5,00 3 1 2,75 19 6 17,50 7 3 6,25 5 2 4,50 7 3 6,25 83 26 76,50 347,385 1194

8 487 OZAN AYAN 10D 18 5 16,75 9 0 9,00 6 2 5,50 2 1 1,75 19 4 18,00 7 3 6,25 6 3 5,25 9 1 8,75 76 19 71,25 336,755 1422

9 589 KE İMAN BARAL 10D 24 5 22,75 10 0 10,00 10 0 10,00 4 1 3,75 3 2 2,50 12 9 9,75 4 5 2,75 5 3 4,25 7 3 6,25 79 28 72,00 326,703 1681

10 19 SUDE AKDAĞ 10D 23 5 21,75 9 1 8,75 10 0 10,00 5 0 5,00 5 0 5,00 11 7 9,25 7 1 6,75 3 5 1,75 6 4 5,00 79 23 73,25 325,830 1700

11 553 SILA GÖZÜAÇIK 10D 20 3 19,25 7 1 6,75 5 1 4,75 5 0 5,00 5 0 5,00 13 3 12,25 7 2 6,50 4 3 3,25 7 2 6,50 73 15 69,25 321,348 1807

12 475 BARIŞ YALINAT 10D 19 9 16,75 5 1 4,75 4 5 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 17 4 16,00 9 0 9,00 6 3 5,25 4 1 3,75 70 26 63,50 314,873 1978

13 7 UTKUCEM ARINCI 10D 23 7 21,25 8 2 7,50 7 3 6,25 4 1 3,75 3 2 2,50 12 5 10,75 6 2 5,50 4 1 3,75 6 4 5,00 73 27 66,25 314,863 1979

14 93 ELİF OKTAR 10D 24 6 22,50 8 2 7,50 8 2 7,50 5 0 5,00 5 0 5,00 8 5 6,75 7 2 6,50 4 1 3,75 5 5 3,75 74 23 68,25 311,013 2091

15 15 TAHA HUN ÇERÇİ 10D 22 5 20,75 10 0 10,00 8 2 7,50 2 3 1,25 3 1 2,75 11 16 7,00 6 3 5,25 6 1 5,75 7 3 6,25 75 34 66,50 305,700 2237

16 465 BENG ÜARITÜRK 10D 23 6 21,50 6 3 5,25 7 2 6,50 3 2 2,50 4 0 4,00 12 9 9,75 1 7 -0,75 3 5 1,75 8 2 7,50 67 36 58,00 293,643 2636

17 593 RÜYA BİLEK 10D 20 6 18,50 8 2 7,50 7 1 6,75 4 0 4,00 3 2 2,50 8 5 6,75 5 5 3,75 6 3 5,25 7 2 6,50 68 26 61,50 289,263 2789

18 226 MEHMET EFE ŞAHİN 10D 25 3 24,25 6 4 5,00 9 0 9,00 3 2 2,50 5 0 5,00 6 5 4,75 4 5 2,75 58 19 53,25 274,448 3345

19 514 YİĞİTALP YAZAR 10D 17 7 15,25 8 1 7,75 6 1 5,75 5 0 5,00 1 2 0,50 7 5 5,75 5 2 4,50 5 2 4,50 7 2 6,50 61 22 55,50 267,395 3656

20 484 RÜMEYSA DAŞ 10D 13 15 9,25 5 4 4,00 7 1 6,75 0 1 -0,25 15 5 13,75 5 5 3,75 1 2 0,50 6 3 5,25 52 36 43,00 247,465 4599

21 411 ROTİNDA YÖYLER 10D 18 12 15,00 6 4 5,00 5 5 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 11 15 7,25 4 6 2,50 1 9 -1,25 7 3 6,25 58 58 43,50 243,113 4830

22 508 KEREM MİSİR 10D 20 10 17,50 8 2 7,50 5 4 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 7 1,25 4 6 2,50 2 6 0,50 5 5 3,75 56 41 45,75 237,030 5182

23 559 ULUÇ GÜNGÖR 10D 16 14 12,50 8 2 7,50 8 2 7,50 5 0 5,00 1 3 0,25 2 6 0,50 7 3 6,25 4 5 2,75 6 3 5,25 57 38 47,50 230,868 5561

24 47 İLKE DEVRİM ONUR 10D 12 13 8,75 6 3 5,25 8 2 7,50 4 1 3,75 3 2 2,50 6 9 3,75 4 5 2,75 3 3 2,25 3 6 1,50 49 44 38,00 208,680 7021

25 531 UMUT KARABUL UT 10D 14 14 10,50 9 1 8,75 9 1 8,75 1 1 0,75 2 11 -0,75 3 7 1,25 2 1 1,75 7 3 6,25 47 39 37,25 200,345 7633



10D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM) 136 136 696 15514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,33 10,98 12,58 5,37 3,00 4,62 4,41 3,62 3,51 2,62 1,61 2,22 2,11 1,72 1,68 7,30 9,21 5,00 2,68 4,65 1,52 2,11 3,13 1,33 4,20 4,05 3,18 46,13 41,97 35,64 218,440

Okul Ortalaması 21,42 6,60 19,77 7,68 1,40 7,33 7,71 1,63 7,30 3,65 0,76 3,47 3,03 1,06 2,76 11,15 6,53 9,52 5,40 3,38 4,56 4,39 2,49 3,76 6,76 2,69 6,08 71,19 26,54 64,55 304,090

SINIF: 10D

KATILIMLAR
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10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM) 136 136 696 15514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,33 10,98 12,58 5,37 3,00 4,62 4,41 3,62 3,51 2,62 1,61 2,22 2,11 1,72 1,68 7,30 9,21 5,00 2,68 4,65 1,52 2,11 3,13 1,33 4,20 4,05 3,18 46,13 41,97 35,64 218,440

Okul Ortalaması 21,42 6,60 19,77 7,68 1,40 7,33 7,71 1,63 7,30 3,65 0,76 3,47 3,03 1,06 2,76 11,15 6,53 9,52 5,40 3,38 4,56 4,39 2,49 3,76 6,76 2,69 6,08 71,19 26,54 64,55 304,090

SINIF: 10E

KATILIMLAR

1 196 SERAY AĞAR 10E 23 6 21,50 8 1 7,75 9 1 8,75 4 1 3,75 4 0 4,00 24 5 22,75 8 2 7,50 7 1 6,75 10 0 10,00 97 17 92,75 404,800 368

2 525 ÖMER FARUK ÖNDER 10E 22 8 20,00 8 2 7,50 10 0 10,00 5 0 5,00 4 0 4,00 20 5 18,75 9 1 8,75 8 2 7,50 9 1 8,75 95 19 90,25 386,268 555

3 501 JİNDA AYDEMİR 10E 26 3 25,25 9 1 8,75 9 1 8,75 5 0 5,00 3 2 2,50 19 6 17,50 5 3 4,25 7 2 6,50 9 1 8,75 92 19 87,25 386,053 563

4 506 İKBAL NUR ÖZDEMİR 10E 28 2 27,50 10 0 10,00 10 0 10,00 3 2 2,50 5 0 5,00 11 6 9,50 5 5 3,75 7 1 6,75 10 0 10,00 89 16 85,00 365,825 854

5 573 AYTUĞ BAŞ 10E 19 8 17,00 8 1 7,75 9 1 8,75 1 0 1,00 4 0 4,00 20 6 18,50 7 2 6,50 10 0 10,00 8 2 7,50 86 20 81,00 359,925 956

6 558 SUDE ÇALIŞKAN 10E 25 5 23,75 8 1 7,75 8 2 7,50 4 1 3,75 3 1 2,75 15 7 13,25 6 3 5,25 7 2 6,50 8 2 7,50 84 24 78,00 352,798 1095

7 594 PINAR KUM 10E 23 5 21,75 9 1 8,75 8 2 7,50 5 0 5,00 5 0 5,00 15 7 13,25 7 2 6,50 4 3 3,25 6 3 5,25 82 23 76,25 343,055 1281

8 591 NİYAZİ DE SOUZA 10E 22 5 20,75 9 0 9,00 9 1 8,75 3 0 3,00 3 2 2,50 13 5 11,75 7 3 6,25 7 0 7,00 7 3 6,25 80 19 75,25 336,835 1421

9 63 DEMİR ARDA ÖZCAN 10E 23 4 22,00 8 2 7,50 10 0 10,00 3 2 2,50 2 0 2,00 13 5 11,75 8 2 7,50 6 4 5,00 5 4 4,00 78 23 72,25 332,223 1548

10 586 SUDE DÜZDEMİR 10E 24 6 22,50 8 2 7,50 9 1 8,75 4 1 3,75 3 2 2,50 11 9 8,75 7 2 6,50 6 2 5,50 8 2 7,50 80 27 73,25 328,738 1628

11 469 ELMİRA TENİŞ 10E 22 6 20,50 10 0 10,00 8 1 7,75 5 0 5,00 2 1 1,75 7 2 6,50 8 2 7,50 8 2 7,50 9 1 8,75 79 15 75,25 324,308 1744

12 560 HANDE KIRLI 10E 25 5 23,75 10 0 10,00 9 1 8,75 4 1 3,75 4 1 3,75 6 1 5,75 5 4 4,00 4 2 3,50 8 2 7,50 75 17 70,75 316,600 1934

13 488 EKİN ÇILGIN 10E 23 7 21,25 8 2 7,50 9 1 8,75 5 0 5,00 4 1 3,75 7 1 6,75 6 4 5,00 7 3 6,25 7 3 6,25 76 22 70,50 314,325 1997

14 461 BESTE ÜLGÜNER 10E 27 3 26,25 9 1 8,75 7 3 6,25 5 0 5,00 4 0 4,00 9 15 5,25 5 5 3,75 2 5 0,75 4 5 2,75 72 37 62,75 301,268 2372

15 533 BATUHAN YILDIZ 10E 16 12 13,00 6 1 5,75 9 0 9,00 3 1 2,75 2 2 1,50 10 6 8,50 9 1 8,75 8 2 7,50 9 1 8,75 72 26 65,50 293,985 2624

16 617 ÖMER ZİYA ÖNER 10E 21 9 18,75 9 1 8,75 10 0 10,00 3 2 2,50 3 2 2,50 11 6 9,50 2 6 0,50 2 5 0,75 6 3 5,25 67 34 58,50 287,113 2869

17 665 BERKAY TEMÜR 10E 19 9 16,75 8 2 7,50 9 1 8,75 3 0 3,00 1 1 0,75 11 11 8,25 6 4 5,00 3 4 2,00 8 2 7,50 68 34 59,50 284,905 2951

18 302 MERİÇNAZ ULUCA 10E 23 7 21,25 8 1 7,75 9 1 8,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 5 2,75 7 1 6,75 1 4 0,00 7 3 6,25 67 23 61,25 283,185 3021

19 427 İREM AŞKIN 10E 14 12 11,00 4 5 2,75 7 0 7,00 3 1 2,75 2 2 1,50 15 6 13,50 4 5 2,75 6 1 5,75 9 1 8,75 64 33 55,75 279,728 3153

20 596 ONAT BARAN SARP 10E 26 4 25,00 7 3 6,25 6 4 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 4 3,00 2 7 0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 55 28 48,00 260,238 3992

21 407 RABİA KOÇAK 10E 17 6 15,50 7 0 7,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 2 0 2,00 9 3 8,25 3 1 2,75 4 1 3,75 7 1 6,75 52 14 48,50 259,410 4023

22 402 EMİR YAZAR 10E 25 5 23,75 9 1 8,75 7 3 6,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 6 2,50 1 5 -0,25 5 5 3,75 58 28 51,00 257,713 4099

23 251 ŞİMAL YALÇIN 10E 23 6 21,50 8 1 7,75 5 2 4,50 3 2 2,50 2 0 2,00 2 5 0,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 5 5 3,75 50 27 43,25 238,350 5115

24 428 MERVE ERTAŞ 10E 17 10 14,50 6 1 5,75 6 2 5,50 3 2 2,50 2 2 1,50 6 8 4,00 4 6 2,50 3 4 2,00 4 6 2,50 51 41 40,75 227,700 5742

25 552 NECDET EFE MANİSALI 10E 18 12 15,00 7 3 6,25 6 4 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 25 -1,25 4 6 2,50 1 9 -1,25 6 4 5,00 56 64 40,00 213,150 6715

26 104 CANER AKYILDIZ 10E 11 6 9,50 2 4 1,00 1 3 0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 5 4 4,00 2 6 0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 25 31 17,25 166,808 10173



10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM) 136 136 696 15514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,33 10,98 12,58 5,37 3,00 4,62 4,41 3,62 3,51 2,62 1,61 2,22 2,11 1,72 1,68 7,30 9,21 5,00 2,68 4,65 1,52 2,11 3,13 1,33 4,20 4,05 3,18 46,13 41,97 35,64 218,440

Okul Ortalaması 21,42 6,60 19,77 7,68 1,40 7,33 7,71 1,63 7,30 3,65 0,76 3,47 3,03 1,06 2,76 11,15 6,53 9,52 5,40 3,38 4,56 4,39 2,49 3,76 6,76 2,69 6,08 71,19 26,54 64,55 304,090

SINIF: 10E

KATILIMLAR
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10M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM) 136 136 696 15514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,33 10,98 12,58 5,37 3,00 4,62 4,41 3,62 3,51 2,62 1,61 2,22 2,11 1,72 1,68 7,30 9,21 5,00 2,68 4,65 1,52 2,11 3,13 1,33 4,20 4,05 3,18 46,13 41,97 35,64 218,440

Okul Ortalaması 21,42 6,60 19,77 7,68 1,40 7,33 7,71 1,63 7,30 3,65 0,76 3,47 3,03 1,06 2,76 11,15 6,53 9,52 5,40 3,38 4,56 4,39 2,49 3,76 6,76 2,69 6,08 71,19 26,54 64,55 304,090

SINIF: 10M

KATILIMLAR

1 8 MUHİTTİN SAYDAN 10M 27 3 26,25 8 2 7,50 8 2 7,50 3 2 2,50 5 0 5,00 9 6 7,50 4 5 2,75 7 0 7,00 7 3 6,25 78 23 72,25 330,138 1598

2 8 MUHİTTİN SAYDAN 10M 27 3 26,25 8 2 7,50 8 2 7,50 3 2 2,50 5 0 5,00 9 6 7,50 4 5 2,75 7 0 7,00 7 3 6,25 78 23 72,25 330,138 1598
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SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURAN BORA 478 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,593 218,440 16 92 92 169 3091

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 27 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 3 24,25 81 19,32 19,77 12,58

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 7,70 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 7,29 7,30 3,51

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 3,35 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,82 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 21 4 20,00 67 21,17 20,85 12,02

Matematik-1 30 6 11 3,25 11 8,50 9,52 5,00

Fizik 10 4 5 2,75 28 4,35 4,56 1,52

Kimya 10 1 1 0,75 8 2,68 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,19 6,08 3,18

TYT Fen 30 12 9 9,75 33 13,22 14,40 6,03

Toplam: 120 64 27 57,25 48 61,90 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADA BDaBDECCEDEABdEB BECdCC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDAeCACBDaAEBEBDbB    aDED B

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik aeab dCB   Cd c   DbcD  D e  d

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen cdcCBe AdD  b    D  DeCEdEaBAC

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 3 83

Türkçe 30 25 3 83

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 0 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 6 1 75
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 21 4 70

Tarih-1 10 9 1 90

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50

Felsefe 5 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 6 11 20

Matematik-1 30 6 11 20

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 1 1 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 3 4 25
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 5 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 12 9 40

Fizik 10 4 5 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 2 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 5 1 0 20

Biyoloji 10 7 3 70

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Mitozu açıklar. 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN İŞLER 474 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,223 218,440 20 105 105 200 3667

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 27 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 4 16,00 53 19,32 19,77 12,58

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 7,70 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 0 9,00 90 7,29 7,30 3,51

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,35 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,82 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 19 1 18,75 63 21,17 20,85 12,02

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 8,50 9,52 5,00

Fizik 10 4 3 3,25 33 4,35 4,56 1,52

Kimya 10 4 4 3,00 30 2,68 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 6,19 6,08 3,18

TYT Fen 30 14 10 11,50 38 13,22 14,40 6,03

Toplam: 120 59 22 53,50 45 61,90 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAA cCBD  CEEEb bEB BEa  DE  

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal  DA   CBBEA BEBDDBDCb E   AB E

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik D  dd E eEA  EBc cD Bb a  E   

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen cBCCbb D  b aCdDCEd CEbEBB acD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 4 57

Türkçe 30 17 4 57

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 1 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 0 50
Metni yorumlar. 8 4 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 0 0 0
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 1 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 19 1 63

Tarih-1 10 6 0 60

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 9 0 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 0 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 1 33
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 9 7 30

Matematik-1 30 9 7 30

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 6 1 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 2 5 17
Binom açılımını yapar. 2 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 14 10 47

Fizik 10 4 3 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimya 10 4 4 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 1 3 20
Mol kavramını açıklar. 5 3 1 60

Biyoloji 10 6 3 60

Mitozu açıklar. 5 3 1 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AZİZE ŞANCI 579 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,535 218,440 25 123 123 269 5099

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 27 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 6 15,50 52 19,32 19,77 12,58

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 7,70 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 7,29 7,30 3,51

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,35 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,82 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 19 10 16,50 55 21,17 20,85 12,02

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 8,50 9,52 5,00

Fizik 10 3 4 2,00 20 4,35 4,56 1,52

Kimya 10 2 3 1,25 13 2,68 3,76 1,33

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 6,19 6,08 3,18

TYT Fen 30 10 11 7,25 24 13,22 14,40 6,03

Toplam: 120 53 36 44,00 37 61,90 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAABDCBDBC cdECeEE E  C bca  

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CcAcaACBcEAEBEBDDBDCdcE BbedaE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik   ebB E  c    Bbbcc   D AcEa B

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen DBbC d c db  C D ad C dEaBAaDa

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 6 57

Türkçe 30 17 6 57

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 5 0 100
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
Metni yorumlar. 8 3 2 38
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 0 1 0
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 1 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 19 10 63

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 10 0 100

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 1 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 7 9 23

Matematik-1 30 7 9 23

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 3 17
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 3 5 25
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 10 11 33

Fizik 10 3 4 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 0 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 2 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 0 3 0
Mol kavramını açıklar. 5 2 0 40

Biyoloji 10 5 4 50

Mitozu açıklar. 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 1 0 50
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DÜZGÜN 583 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,608 218,440 5 34 34 52 1332

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 27 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 2 21,50 72 19,32 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 7,70 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,29 7,30 3,51

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,35 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,82 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 21 3 20,25 68 21,17 20,85 12,02

Matematik-1 30 12 0 12,00 40 8,50 9,52 5,00

Fizik 10 8 1 7,75 78 4,35 4,56 1,52

Kimya 10 5 4 4,00 40 2,68 3,76 1,33

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,19 6,08 3,18

TYT Fen 30 23 5 21,75 73 13,22 14,40 6,03

Toplam: 120 78 10 75,50 63 61,90 64,30 34,80

TYT Türkçe EE A AA DCcDbCC DE B EBBBECECC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BEeDADC CBDCcEBEBDDBE  AEe   B

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik D B  C       A    DAAD BDD   E

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen ECcCBCD BDbEbDcCbDC DDCEAEBBAC

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 2 73

Türkçe 30 22 2 73

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 0 67
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 1 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 0 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 6 0 75
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 5 0 100

TYT Sosyal 30 21 3 70

Tarih-1 10 8 1 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 0 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 0 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 12 0 40

Matematik-1 30 12 0 40

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 5 0 42
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 6 0 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 23 5 77

Fizik 10 8 1 80

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 4 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 0 50

Kimya 10 5 4 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 3 40
Mol kavramını açıklar. 5 3 1 60

Biyoloji 10 10 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Mitozu açıklar. 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BARANSEL BAYRAMM 609 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,360 218,440 27 130 130 311 6120

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 27 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 12 12,00 40 19,32 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 7,70 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 7,29 7,30 3,51

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,35 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,82 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 18 4 17,00 57 21,17 20,85 12,02

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 8,50 9,52 5,00

Fizik 10 4 6 2,50 25 4,35 4,56 1,52

Kimya 10 1 4 0,00 0 2,68 3,76 1,33

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 6,19 6,08 3,18

TYT Fen 30 10 15 6,25 21 13,22 14,40 6,03

Toplam: 120 50 40 40,00 33 61,90 64,30 34,80

TYT Türkçe bDAc cCBDBeaEEECBaEcEcde  DEda

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDAD ACcBEAE EBDDBcC  Eb    Dc

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik   dCB     bc   Dbc C bDeccED  

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen cBCCbddeEacDc  b  e CEAEaddeDa

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 12 50

Türkçe 30 15 12 50

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 2 2 40
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
Metni yorumlar. 8 4 4 50
İki halk hikâyesi örneği 1 0 1 0
Bir mesnevi örneği 2 1 1 50
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 0 3 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 4 60

Tarih-1 10 8 1 80

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 8 1 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 0 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 0 33
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 0 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 9 23

Matematik-1 30 7 9 23

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 3 25
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 2 6 17
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 10 15 33

Fizik 10 4 6 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 2 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 1 3 20
Mol kavramını açıklar. 5 0 1 0

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 5 2 3 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BATU SELÇUK 532 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,660 218,440 7 56 56 93 1931

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 27 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 19,32 19,77 12,58

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 7,70 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 7,29 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,35 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 28 1 27,75 93 21,17 20,85 12,02

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 8,50 9,52 5,00

Fizik 10 5 3 4,25 43 4,35 4,56 1,52

Kimya 10 4 1 3,75 38 2,68 3,76 1,33

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,19 6,08 3,18

TYT Fen 30 18 5 16,75 56 13,22 14,40 6,03

Toplam: 120 76 15 72,25 60 61,90 64,30 34,80

TYT Türkçe dDAcBcCBDBCCEEECB bB BdCECDEAC

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDADC CBBEAEBEBDDBDCCAEEBcABDE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik c  C  E  d c  BDAc     B  E   

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen cBCCb aDE bD C D E  CEAEBBdCDD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 5 77

Türkçe 30 23 5 77

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 2 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 0 50
Metni yorumlar. 8 6 1 75
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 28 1 93

Tarih-1 10 9 0 90

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 10 0 100

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 4 23

Matematik-1 30 7 4 23

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 3 17
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 4 1 33
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 18 5 60

Fizik 10 5 3 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 0 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Kimya 10 4 1 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 1 40
Mol kavramını açıklar. 5 2 0 40

Biyoloji 10 9 1 90

Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ÖZBAY 507 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,220 218,440 14 85 85 152 2820

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 27 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 19,32 19,77 12,58

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 7,70 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 7,29 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,35 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,82 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 20 7 18,25 61 21,17 20,85 12,02

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 8,50 9,52 5,00

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,35 4,56 1,52

Kimya 10 5 4 4,00 40 2,68 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 6,19 6,08 3,18

TYT Fen 30 16 12 13,00 43 13,22 14,40 6,03

Toplam: 120 66 29 58,75 49 61,90 64,30 34,80

TYT Türkçe EECAa AdeaBDbCCE EcBEEBBBECECd

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BEeDAc ACBDadEBEaDb EBCAEDb AB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik D BD aC                BDDaeDE

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen ECceBC bdDAEbDa abCADaCbeEBBAa

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 7 70

Türkçe 30 21 7 70

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 2 3 40
Türkçenin tarihî gelişimi 3 1 1 33
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 8 7 1 88
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 20 7 67

Tarih-1 10 7 2 70

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 1 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 4 50

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 0 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 0 2 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 3 30

Matematik-1 30 9 3 30

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 3 3 25
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 5 0 42
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 16 12 53

Fizik 10 5 4 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 5 4 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 3 2 60
Mol kavramını açıklar. 5 2 2 40

Biyoloji 10 6 4 60

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN POSTALLI 410 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,263 218,440 15 88 88 157 2941

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 27 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 11 16,25 54 19,32 19,77 12,58

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 7,70 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 7,29 7,30 3,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,35 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 27 3 26,25 88 21,17 20,85 12,02

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 8,50 9,52 5,00

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,35 4,56 1,52

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 2,68 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,19 6,08 3,18

TYT Fen 30 14 7 12,25 41 13,22 14,40 6,03

Toplam: 120 68 24 62,00 52 61,90 64,30 34,80

TYT Türkçe dEeADAAeDeBDEdCEDEcBEEeBaEedCd

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDADCACBDCAEBEBDDBdBbAEeEDAB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik DCBD             BD     DDc cd

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen ECDCBCbbeD  b       DaCEAaBBAa

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 11 63

Türkçe 30 19 11 63

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 1 2 33
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 2 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 0 1 0
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 5 3 63
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 27 3 90

Tarih-1 10 10 0 100

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 10 0 100

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 3 27

Matematik-1 30 8 3 27

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 3 2 25
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 1 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 14 7 47

Fizik 10 7 3 70

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Biyoloji 10 7 3 70

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ÇAVAŞ 520 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,693 218,440 23 114 114 233 4379

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 27 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 16 10,00 33 19,32 19,77 12,58

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 7,70 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 7,29 7,30 3,51

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,35 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 18 11 15,25 51 21,17 20,85 12,02

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 8,50 9,52 5,00

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,35 4,56 1,52

Kimya 10 9 1 8,75 88 2,68 3,76 1,33

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,19 6,08 3,18

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 13,22 14,40 6,03

Toplam: 120 64 40 54,00 45 61,90 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAcBcCcDBeCbdEdBbaabBEaEaDbce

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDAc eCBdEAEBdBbDBDabeEEcebBDE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik DdddcAEa bA              DEaad

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen cBCCDAdDEdADECEDCEdACEAEBBACDD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 16 47

Türkçe 30 14 16 47

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 2 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
Metni yorumlar. 8 3 5 38
İki halk hikâyesi örneği 1 0 1 0
Bir mesnevi örneği 2 1 1 50
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 1 2 33
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 3 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 11 60

Tarih-1 10 6 3 60

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 7 3 70

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 1 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 9 20

Matematik-1 30 6 9 20

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 1 17
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 2 4 17
Binom açılımını yapar. 2 0 2 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 26 4 87

Fizik 10 7 3 70

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 9 1 90

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 1 80
Mol kavramını açıklar. 5 5 0 100

Biyoloji 10 10 0 100

Mitozu açıklar. 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK TAŞ 394 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,550 218,440 2 15 15 23 843

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 27 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 19,32 19,77 12,58

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 7,70 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,29 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,35 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,82 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 28 2 27,50 92 21,17 20,85 12,02

Matematik-1 30 16 10 13,50 45 8,50 9,52 5,00

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,35 4,56 1,52

Kimya 10 6 4 5,00 50 2,68 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,19 6,08 3,18

TYT Fen 30 20 10 17,50 58 13,22 14,40 6,03

Toplam: 120 90 26 83,50 70 61,90 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAABDCcDBCCEEECBEEBcBEbECDEAb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDADCACBBEAEBEBDDBDaCAEEcDABDE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik a CCBdE eEAa EBD ADbaDDBcDEcaa

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen cBCCDAaDEebDbCdDCEAbCEbEBdACeD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 26 4 87

Türkçe 30 26 4 87

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
Metni yorumlar. 8 8 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 2 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 28 2 93

Tarih-1 10 10 0 100

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 16 10 53

Matematik-1 30 16 10 53

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 6 4 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 8 3 67
Binom açılımını yapar. 2 1 1 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 20 10 67

Fizik 10 7 3 70

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 6 4 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 3 2 60
Mol kavramını açıklar. 5 3 2 60

Biyoloji 10 7 3 70

Mitozu açıklar. 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE KARAKUŞ 96 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,113 218,440 11 72 72 124 2378

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 27 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 19,32 19,77 12,58

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 7,70 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 7,29 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,35 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,82 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 22 4 21,00 70 21,17 20,85 12,02

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 8,50 9,52 5,00

Fizik 10 3 3 2,25 23 4,35 4,56 1,52

Kimya 10 3 3 2,25 23 2,68 3,76 1,33

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,19 6,08 3,18

TYT Fen 30 14 8 12,00 40 13,22 14,40 6,03

Toplam: 120 69 27 62,25 52 61,90 64,30 34,80

TYT Türkçe dECAaAA DCBDcCa DbcBEbaBBEdECb

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDADC CBbCAEBE eDBEBaAEcE  B

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik c BD dCe EB  A  EBD AD B DaAeE

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen ECcCdd    eEA  ddD  DbCEAEBBAa

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 10 60

Türkçe 30 18 10 60

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 0 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 4 4 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 22 4 73

Tarih-1 10 9 0 90

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 7 2 70

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 0 50

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 15 5 50

Matematik-1 30 15 5 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 7 3 58
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 6 0 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 14 8 47

Fizik 10 3 3 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 1 40
Mol kavramını açıklar. 5 1 2 20

Biyoloji 10 8 2 80

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞRI ÖZÜLKÜ 574 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,130 218,440 18 97 97 181 3316

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 27 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 19,32 19,77 12,58

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 7,70 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 7,29 7,30 3,51

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,35 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,82 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 17 12 14,00 47 21,17 20,85 12,02

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 8,50 9,52 5,00

Fizik 10 4 4 3,00 30 4,35 4,56 1,52

Kimya 10 3 2 2,50 25 2,68 3,76 1,33

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 6,19 6,08 3,18

TYT Fen 30 10 10 7,50 25 13,22 14,40 6,03

Toplam: 120 59 32 51,00 43 61,90 64,30 34,80

TYT Türkçe EECAaAAdeaBDbCCEeEcBEEBBBECECd

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BEeDAcdACBDadEBEaDbdEcdcEDa AB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik D B  aC    b  B   DA  C DD   E

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen E ceBC bdDAEbDa     DeCbe   cC

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 8 73

Türkçe 30 22 8 73

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 2 3 40
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 8 7 1 88
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 17 12 57

Tarih-1 10 7 3 70

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 0 2 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 2 33

Matematik-1 30 10 2 33

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 3 2 25
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 6 0 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 10 10 33

Fizik 10 4 4 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 3 2 60
Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Biyoloji 10 3 4 30

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Mitozu açıklar. 5 1 2 20
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA TEZCAN 577 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,723 218,440 10 64 64 108 2125

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 27 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 19,32 19,77 12,58

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 7,70 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,29 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,35 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,82 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 25 3 24,25 81 21,17 20,85 12,02

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 8,50 9,52 5,00

Fizik 10 2 4 1,00 10 4,35 4,56 1,52

Kimya 10 1 1 0,75 8 2,68 3,76 1,33

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 6,19 6,08 3,18

TYT Fen 30 8 7 6,25 21 13,22 14,40 6,03

Toplam: 120 69 20 64,00 53 61,90 64,30 34,80

TYT Türkçe ADcABcCBDcCCEEECBdEBEBECECDEAb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDAD  eBBEAEBEBbDBDCbAEEBDABDE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik DcaCBd     B  BDbA    DB DE  c

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen cdC  e bE bD        CE EBBd  a

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 5 83

Türkçe 30 25 5 83

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
Metni yorumlar. 8 6 2 75
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 25 3 83

Tarih-1 10 7 1 70

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 0 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 11 5 37

Matematik-1 30 11 5 37

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 1 33
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 6 3 50
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 8 7 27

Fizik 10 2 4 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 2 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 1 1 20
Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Biyoloji 10 5 2 50

Mitozu açıklar. 5 3 1 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EFE DERİCİ 598 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,253 218,440 21 109 109 219 3990

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 27 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 19,32 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 7,70 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 7,29 7,30 3,51

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,35 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,82 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 19 6 17,50 58 21,17 20,85 12,02

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 8,50 9,52 5,00

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,35 4,56 1,52

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 2,68 3,76 1,33

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 6,19 6,08 3,18

TYT Fen 30 12 9 9,75 33 13,22 14,40 6,03

Toplam: 120 57 25 50,75 42 61,90 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADeA aaccbCaEDEABEEBBBECECb

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDAD  CBDaAEBcBDDB B  EccaeB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik   B         d  CEc      DD    

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen ECbCBCDceDb b       DaCEeE Bde

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 8 70

Türkçe 30 21 8 70

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 1 3 20
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 0 2 0
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 8 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 19 6 63

Tarih-1 10 8 0 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 0 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 2 0 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 2 17

Matematik-1 30 5 2 17

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 1 1 8
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 1 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 12 9 40

Fizik 10 7 3 70

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 0 2 0
Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Biyoloji 10 5 4 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 2 2 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EGE BABACAN 685 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,928 218,440 8 61 61 101 2011

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 27 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 19,32 19,77 12,58

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 7,70 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 7,29 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,35 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,82 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 25 3 24,25 81 21,17 20,85 12,02

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 8,50 9,52 5,00

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,35 4,56 1,52

Kimya 10 3 3 2,25 23 2,68 3,76 1,33

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,19 6,08 3,18

TYT Fen 30 17 8 15,00 50 13,22 14,40 6,03

Toplam: 120 74 22 68,50 57 61,90 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADAd cdcDECa DEcBabBBBECECC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDAeaAeBDCAEBEBDDBEBCAEDE  B

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik  CB   CB b       BDeAD  DeB DE

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen EacCBC AaDA AD bb  bDaCEAEaBAC

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 8 67

Türkçe 30 20 8 67

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 1 3 20
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 5 3 63
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 5 0 100

TYT Sosyal 30 25 3 83

Tarih-1 10 7 3 70

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 10 0 100

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 12 3 40

Matematik-1 30 12 3 40

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 7 0 58
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 2 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 17 8 57

Fizik 10 6 3 60

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 3 0 60
Mol kavramını açıklar. 5 0 3 0

Biyoloji 10 8 2 80

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ALP İLHAN 592 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,015 218,440 3 19 19 27 933

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 27 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 4 23,00 77 19,32 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 7,70 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,29 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,35 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 26 2 25,50 85 21,17 20,85 12,02

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 8,50 9,52 5,00

Fizik 10 8 1 7,75 78 4,35 4,56 1,52

Kimya 10 6 3 5,25 53 2,68 3,76 1,33

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,19 6,08 3,18

TYT Fen 30 23 5 21,75 73 13,22 14,40 6,03

Toplam: 120 87 16 83,00 69 61,90 64,30 34,80

TYT Türkçe EEdADAAB CBcbCCEDEABbEBBBE ECC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BEC ADC CBDaAEBEBDDBEBCAEDEeAB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik a B E  B E  E c EBDAcD  DbBdDE

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen ECDdBC ABDdEADcCdD ADDCEAEBBdC

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 4 80

Türkçe 30 24 4 80

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 0 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 0 2 0
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 7 1 88
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 0 80

TYT Sosyal 30 26 2 87

Tarih-1 10 8 0 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 0 67
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 14 5 47

Matematik-1 30 14 5 47

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 6 2 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 6 2 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 23 5 77

Fizik 10 8 1 80

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 0 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 6 3 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 3 2 60
Mol kavramını açıklar. 5 3 1 60

Biyoloji 10 9 1 90

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE TAÇAR 568 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,488 218,440 6 44 44 67 1587

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 27 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 19,32 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 7,70 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 7,29 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,35 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,82 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 24 6 22,50 75 21,17 20,85 12,02

Matematik-1 30 15 12 12,00 40 8,50 9,52 5,00

Fizik 10 4 5 2,75 28 4,35 4,56 1,52

Kimya 10 4 4 3,00 30 2,68 3,76 1,33

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 6,19 6,08 3,18

TYT Fen 30 13 13 9,75 33 13,22 14,40 6,03

Toplam: 120 78 35 69,25 58 61,90 64,30 34,80

TYT Türkçe EEaADAAaDCBDEbCEDEcBEEBBBECECC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDADbbCBDaAEBcBDDeEBbAEDEDAB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik DCBbEddeeddCEbab BDA DbBDDB eE

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen E aCBdbecDe ADcCdDe DaCE EaBed

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 26 4 87

Türkçe 30 26 4 87

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 0 1 0
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 7 1 88
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 5 0 100

TYT Sosyal 30 24 6 80

Tarih-1 10 8 2 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 15 12 50

Matematik-1 30 15 12 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 1 1 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 6 4 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 7 4 58
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 13 13 43

Fizik 10 4 5 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 3 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 4 4 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 2 40
Mol kavramını açıklar. 5 2 2 40

Biyoloji 10 5 4 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 2 2 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ERENE  ESER 99 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
405,390 218,440 1 1 1 3 357

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 27 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 2 26,50 88 19,32 19,77 12,58

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 7,70 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 7,29 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,35 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,82 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 29 1 28,75 96 21,17 20,85 12,02

Matematik-1 30 18 8 16,00 53 8,50 9,52 5,00

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,35 4,56 1,52

Kimya 10 8 2 7,50 75 2,68 3,76 1,33

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,19 6,08 3,18

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 13,22 14,40 6,03

Toplam: 120 100 15 96,25 80 61,90 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAABDCBDBCCEEEbB EBEBECECDEAb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDADCACBBEAEBEBDDBDCbAEEBDABDE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik DcCbeAEBCcAe EBDbcD BDDB cE CB

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen DBCCDAeDECADaCdDCEAACEeEBBACDD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 27 2 90

Türkçe 30 27 2 90

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 5 0 100
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
Metni yorumlar. 8 7 0 88
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 29 1 97

Tarih-1 10 10 0 100

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 10 0 100

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 18 8 60

Matematik-1 30 18 8 60

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 7 3 58
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 7 4 58
Binom açılımını yapar. 2 1 1 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 26 4 87

Fizik 10 9 1 90

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 8 2 80

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 1 80
Mol kavramını açıklar. 5 4 1 80

Biyoloji 10 9 1 90

Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA GÜLCE ÖZDEMİR 95 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,265 218,440 12 75 75 129 2491

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 27 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 13 12,75 43 19,32 19,77 12,58

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 7,70 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 7,29 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,35 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 24 6 22,50 75 21,17 20,85 12,02

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 8,50 9,52 5,00

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,35 4,56 1,52

Kimya 10 5 3 4,25 43 2,68 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,19 6,08 3,18

TYT Fen 30 18 9 15,75 53 13,22 14,40 6,03

Toplam: 120 72 32 64,00 53 61,90 64,30 34,80

TYT Türkçe EEaAbAcdcCeDECeEebcBEEB BddECe

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDdeCAeBDCAEBcBDDcEBCAEcEDAB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik D BD dCB    cAB EcDb    DDBA E

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen EbcCBCbA DdEbDECdD  aaCEbEBBAC

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 13 53

Türkçe 30 16 13 53

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 2 3 40
Türkçenin tarihî gelişimi 3 1 2 33
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 8 5 2 63
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 24 6 80

Tarih-1 10 7 3 70

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 8 2 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 14 4 47

Matematik-1 30 14 4 47

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 6 2 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 6 2 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 18 9 60

Fizik 10 6 3 60

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 5 3 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 3 2 60
Mol kavramını açıklar. 5 2 1 40

Biyoloji 10 7 3 70

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH YILMAZ 543 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,853 218,440 22 112 112 225 4051

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 27 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 19,32 19,77 12,58

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 7,70 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 7,29 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,35 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,82 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 21,17 20,85 12,02

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 8,50 9,52 5,00

Fizik 10 2 2 1,50 15 4,35 4,56 1,52

Kimya 10 4 6 2,50 25 2,68 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 6,19 6,08 3,18

TYT Fen 30 12 12 9,00 30 13,22 14,40 6,03

Toplam: 120 58 37 48,75 41 61,90 64,30 34,80

TYT Türkçe AbAb DdBDBCbEdECB EeEBEeECDbcC

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDAe ACBcEAEaaaDDabCbAEEB cBDc

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik   dCB    c  Cd Db D  DaBdDE   

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen c Cd    E bDaabcCEdACEdEaBdCDa

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 9 63

Türkçe 30 19 9 63

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 1 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 1 2 33
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
Metni yorumlar. 8 4 3 50
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 1 50
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 10 60

Tarih-1 10 7 2 70

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 1 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 5 50

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 1 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 6 30

Matematik-1 30 9 6 30

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 4 33
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 4 2 33
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 12 12 40

Fizik 10 2 2 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Kimya 10 4 6 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 3 40
Mol kavramını açıklar. 5 2 3 40

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 5 2 3 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÖZDE ÖZBEY 673 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,123 218,440 9 62 62 103 2035

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 27 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 7 18,25 61 19,32 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 7,70 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 7,29 7,30 3,51

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,35 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,82 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 23 4 22,00 73 21,17 20,85 12,02

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 8,50 9,52 5,00

Fizik 10 7 1 6,75 68 4,35 4,56 1,52

Kimya 10 2 2 1,50 15 2,68 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 6,19 6,08 3,18

TYT Fen 30 15 7 13,25 44 13,22 14,40 6,03

Toplam: 120 72 23 66,25 55 61,90 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADAbBDdBDEC EDEcedbB BEe CC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECcADC CBDbAEBcBDDBEB AEDb AB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik DaB  C  dEBCEAe E DAAc aDD    

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen Ea CBCDAB   bD  d  ADaCEeEaBAa

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 7 67

Türkçe 30 20 7 67

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 3 4 38
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 1 60

TYT Sosyal 30 23 4 77

Tarih-1 10 8 1 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 14 5 47

Matematik-1 30 14 5 47

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 6 0 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 5 3 42
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 15 7 50

Fizik 10 7 1 70

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 4 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 0 50

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 1 1 20
Mol kavramını açıklar. 5 1 1 20

Biyoloji 10 6 4 60

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM D KILINÇTÜRK 494 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,808 218,440 26 129 129 301 5877

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 27 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 12 15,00 50 19,32 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 7,70 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 7,29 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,35 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,82 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 21 5 19,75 66 21,17 20,85 12,02

Fizik 10 5 3 4,25 43 4,35 4,56 1,52

Kimya 10 0 0 0,00 0 2,68 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 6,19 6,08 3,18

TYT Fen 30 11 7 9,25 31 13,22 14,40 6,03

Toplam: 120 50 24 44,00 37 61,90 64,30 34,80

TYT Türkçe EEdADcAdDCBcEdecDbcBdEBBBEedCC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal  EC ADCACBaCAEBaBDbBEBbAEDd  B

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Fen EbcCBCbA            DDCEbcaBAe

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 12 60

Türkçe 30 18 12 60

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 0 1 0
Bir mesnevi örneği 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 5 3 63
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 21 5 70

Tarih-1 10 8 0 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 0 67
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 0 0

TYT Fen 30 11 7 37

Fizik 10 5 3 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 0 50

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Biyoloji 10 6 4 60

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Mitozu açıklar. 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN YILDIRIM 581 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,218 218,440 17 93 93 171 3135

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 27 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 4 22,00 73 19,32 19,77 12,58

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 7,70 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 7,29 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,35 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,82 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 25 3 24,25 81 21,17 20,85 12,02

Matematik-1 30 6 13 2,75 9 8,50 9,52 5,00

Fizik 10 5 2 4,50 45 4,35 4,56 1,52

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 2,68 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,19 6,08 3,18

TYT Fen 30 13 10 10,50 35 13,22 14,40 6,03

Toplam: 120 67 30 59,50 50 61,90 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADAA DCBDECbEebABEEBBBEe C 

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDADCACBcCAdBEBDDBEBbAEDE  B

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik b eDc  edEc abBdE D Ac cb    d

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen ECD B bA ab A aabc  DaCdAEdBAC

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 4 77

Türkçe 30 23 4 77

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 0 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 8 7 1 88
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 1 40

TYT Sosyal 30 25 3 83

Tarih-1 10 10 0 100

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 6 13 20

Matematik-1 30 6 13 20

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 2 3 17
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 6 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 13 10 43

Fizik 10 5 2 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 1 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 1 2 20
Mol kavramını açıklar. 5 0 3 0

Biyoloji 10 7 3 70

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAGİHAN ÇALIŞKAN 681 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,423 218,440 19 100 100 184 3348

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 27 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 19,32 19,77 12,58

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 7,70 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 7,29 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,35 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,82 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 25 3 24,25 81 21,17 20,85 12,02

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 8,50 9,52 5,00

Fizik 10 2 4 1,00 10 4,35 4,56 1,52

Kimya 10 0 0 0,00 0 2,68 3,76 1,33

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,19 6,08 3,18

TYT Fen 30 10 6 8,50 28 13,22 14,40 6,03

Toplam: 120 62 20 57,00 48 61,90 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAAdcCBcBCbcEECBdEBEBECECebAb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDbDCACBBEAEBEBDb DaCAEEBDABD 

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik Dcd           BD      DB  E   

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen cBeb c  E           CEeEBBAdDD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 9 70

Türkçe 30 21 9 70

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 2 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
Metni yorumlar. 8 6 2 75
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 0 2 0
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 25 3 83

Tarih-1 10 9 1 90

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 2 70

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 0 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 0 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 2 20

Matematik-1 30 6 2 20

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 0 25
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 3 2 25
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 10 6 33

Fizik 10 2 4 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 1 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Biyoloji 10 8 2 80

Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLICAN AYDEMİR 261 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,835 218,440 24 115 115 235 4465

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 27 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 19,32 19,77 12,58

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 7,70 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 7,29 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,35 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,82 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 19 6 17,50 58 21,17 20,85 12,02

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 8,50 9,52 5,00

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,35 4,56 1,52

Kimya 10 4 1 3,75 38 2,68 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 6,19 6,08 3,18

TYT Fen 30 15 7 13,25 44 13,22 14,40 6,03

Toplam: 120 55 20 50,00 42 61,90 64,30 34,80

TYT Türkçe Abdb cCBDBC  EEbBEEB BECECDEcb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDADa eBaEAEBcdcD DCCAEEB   DE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik                 A         E   

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen cBCC edDEaAD  dD E  CE EaBA Da

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 7 63

Türkçe 30 19 7 63

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 1 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 0 3 0
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 0 50
Metni yorumlar. 8 7 1 88
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 0 0 0
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 19 6 63

Tarih-1 10 6 3 60

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 1 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 3 60

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 0 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 0 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 0 7

Matematik-1 30 2 0 7

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 0 17
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 0 0 0
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 15 7 50

Fizik 10 5 4 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 4 1 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 3 0 60
Mol kavramını açıklar. 5 1 1 20

Biyoloji 10 6 2 60

Mitozu açıklar. 5 3 1 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RONAY FUNDA KORKMAZ 510 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,903 218,440 13 77 77 132 2529

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 27 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 19,32 19,77 12,58

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 7,70 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 7,29 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,35 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,82 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 25 2 24,50 82 21,17 20,85 12,02

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 8,50 9,52 5,00

Fizik 10 2 2 1,50 15 4,35 4,56 1,52

Kimya 10 2 0 2,00 20 2,68 3,76 1,33

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 6,19 6,08 3,18

TYT Fen 30 12 3 11,25 38 13,22 14,40 6,03

Toplam: 120 67 13 63,75 53 61,90 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAABDCcDBCCEEECBdEBEBECECebAb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDAD ACBBEAEBEBDb DaCAEEBD BDE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik   C        a      D   ea  ED B

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen cdC     E A       A CEbE BACDD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 5 83

Türkçe 30 25 5 83

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
Metni yorumlar. 8 6 2 75
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 25 2 83

Tarih-1 10 9 0 90

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 2 70

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 0 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 0 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 3 17

Matematik-1 30 5 3 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 2 17
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 2 1 17
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 12 3 40

Fizik 10 2 2 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Kimya 10 2 0 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 0 40
Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Biyoloji 10 8 1 80

Mitozu açıklar. 5 3 1 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SETENAY KORKMAZ 521 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,833 218,440 4 33 33 51 1290

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 27 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 19,32 19,77 12,58

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 7,70 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 7,29 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,35 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,82 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 17 4 16,00 53 21,17 20,85 12,02

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 8,50 9,52 5,00

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,35 4,56 1,52

Kimya 10 6 3 5,25 53 2,68 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 6,19 6,08 3,18

TYT Fen 30 20 7 18,25 61 13,22 14,40 6,03

Toplam: 120 77 19 72,25 60 61,90 64,30 34,80

TYT Türkçe dDccBDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDADCACBaEA a   D DabAEEB A   

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik    C dEB Eb   BDAcD BDDa  ED B

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen DBCC eaDECADbddDCEA CEAEaBA Da

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 26 4 87

Türkçe 30 26 4 87

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 1 2 33
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
Metni yorumlar. 8 8 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 17 4 57

Tarih-1 10 9 1 90

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 2 30

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 0 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 0 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 14 4 47

Matematik-1 30 14 4 47

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 7 0 58
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 4 3 33
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 20 7 67

Fizik 10 7 2 70

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 6 3 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 1 80
Mol kavramını açıklar. 5 2 2 40

Biyoloji 10 7 2 70

Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ DİNÇ 470 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,323 218,440 25 104 104 198 3660

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 9 13,75 46 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 0 8,00 80 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 23 0 23,00 77 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 5 3 4,25 43 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 6 2 5,50 55 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 17 9 14,75 49 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 63 23 57,25 48 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe EECAb   D BeEe cDbcBaEBBBEbdCC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal  ECDAD  CBD AEBEBDD EBCAEDE  B

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik a B  dde E  E BC         eB  E

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen cCaCBC  eD EAbcCED ADaCEeEBBde

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 9 53

Türkçe 30 16 9 53

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 0 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 0 1 0
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 0 1 0
Bir mesnevi örneği 2 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 5 3 63
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 23 0 77

Tarih-1 10 7 0 70

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 0 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 8 0 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 0 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 7 5 23

Matematik-1 30 7 5 23

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 2 2 17
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 1 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 17 9 57

Fizik 10 5 3 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 0 50

Kimya 10 6 2 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 2 40
Mol kavramını açıklar. 5 4 0 80

Biyoloji 10 6 4 60

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA MERT 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,300 218,440 3 17 17 25 910

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 27 3 26,25 88 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 5 5 3,75 38 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 5 3 4,25 43 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 16 12 13,00 43 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 86 25 79,75 66 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe EECAbAAdDCBDECCEDEcBEEBBBECECb

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDADCACBDCAEBEaDDBEBaAEDEbAB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik cCBace B EB EAB dBD  DCBeDB DE

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen ECceBCcAebdEAD CdD bDaCEbEBBbe

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 26 4 87

Türkçe 30 26 4 87

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 7 1 88
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 27 3 90

Tarih-1 10 10 0 100

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 6 57

Matematik-1 30 17 6 57

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 6 2 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 7 3 58
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 16 12 53

Fizik 10 5 5 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 5 3 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 3 1 60
Mol kavramını açıklar. 5 2 2 40

Biyoloji 10 6 4 60

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ATA ÖZDEMİR 458 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,458 218,440 26 116 116 239 4484

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 8 13 4,75 16 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 2 4 1,00 10 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 17 9 14,75 49 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 61 43 50,25 42 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe d ccaDCBDaCa EEaBEE EBEbbaDbAC

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CbADCAeBBEAEBbBDDBDdecEEBccBcb

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik ccC Bdbd c   cBDA Da eb cDEe a

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen cBCCbABDEabbda D E  eEbEBBACDD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 11 53

Türkçe 30 16 11 53

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 2 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 0 2 0
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
Metni yorumlar. 8 5 2 63
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 0 1 0
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 3 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 10 67

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 1 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 8 13 27

Matematik-1 30 8 13 27

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 6 25
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 4 3 33
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 17 9 57

Fizik 10 7 3 70

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 1 3 20
Mol kavramını açıklar. 5 1 1 20

Biyoloji 10 8 2 80

Mitozu açıklar. 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BAŞAR MARAL 551 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,303 218,440 30 135 135 430 8742

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 8 12,00 40 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 19 7 17,25 58 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 10,42 9,52 5,00

Toplam: 120 33 16 29,00 24 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe Abd   CcDBe   E BEEB BbaECDEcb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal C ADCACBcEAEabc D DCbAaEd ABDE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik                 b             

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 8 47

Türkçe 30 14 8 47

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 2 1 40
Türkçenin tarihî gelişimi 3 0 2 0
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 0 50
Metni yorumlar. 8 7 1 88
İki halk hikâyesi örneği 1 0 1 0
Bir mesnevi örneği 2 0 0 0
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 1 0 33
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 3 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 19 7 63

Tarih-1 10 8 1 80

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 0 67
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 3 50

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 0 1 0

Matematik-1 30 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 0 0 0
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERATTT ÖZYILMAZZZZZ 587 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,785 218,440 29 131 131 332 6597

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 17 8,75 29 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 8 11 5,25 18 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 5 3 4,25 43 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 11 12 8,00 27 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 51 49 38,75 32 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe dEdAaAABaCccceCdDbccbbBBBEddCe

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal aECaADaACBDdAEaEBDDBbBC EDa cc

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik e eD dd   eecbB EcD  cdBD B  E

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen  aeCcC ABDd Aca  b daaC cEBBAa

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 17 43

Türkçe 30 13 17 43

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 1 2 33
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 2 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 0 2 0
İki halk hikâyesi örneği 1 0 1 0
Bir mesnevi örneği 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 3 5 38
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 19 9 63

Tarih-1 10 7 3 70

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 8 11 27

Matematik-1 30 8 11 27

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 2 6 17
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 6 3 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 11 12 37

Fizik 10 5 3 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 1 3 20
Mol kavramını açıklar. 5 0 2 0

Biyoloji 10 5 4 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0
Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE DURMUŞ 515 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,353 218,440 18 82 82 146 2784

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 16 11 13,25 44 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 4 4 3,00 30 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 3 4 2,00 20 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 15 10 12,50 42 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 65 36 56,00 47 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe dECADAAaDdBDcCCEeEcBEEBcBECdCC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal cECDADdACBcbAEacd D ddbAED eAB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik a BD dCe E d  BCEBD c  B Ddd E

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen EaDC b edDdEAbaC e  DaCEbEBBAC

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 8 73

Türkçe 30 22 8 73

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 2 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 8 6 2 75
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 16 11 53

Tarih-1 10 8 2 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 5 30

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 0 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 12 7 40

Matematik-1 30 12 7 40

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 4 5 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 7 0 58
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 15 10 50

Fizik 10 4 4 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 3 4 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 3 40
Mol kavramını açıklar. 5 1 1 20

Biyoloji 10 8 2 80

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖZER 530 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,448 218,440 15 68 68 118 2278

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 13 10 10,50 35 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 7 1 6,75 68 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 20 8 18,00 60 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 74 34 65,50 55 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe ADeABcaBDcC EEE BEbBbBddECDEAb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CbAbb CBcEAEBEBDDBDaCAEEBDABeb

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik DcdCe E ecbB EBD cD B DadDE eB

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen cBCCbAeDEaADEC D EdACEAEBBbeDe

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 9 63

Türkçe 30 19 9 63

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 2 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
Metni yorumlar. 8 6 2 75
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 0 50
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 0 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 3 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 7 73

Tarih-1 10 5 4 50

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 13 10 43

Matematik-1 30 13 10 43

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 7 1 58
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 5 7 42
Binom açılımını yapar. 2 0 2 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 20 8 67

Fizik 10 6 4 60

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 7 1 70

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 1 80
Mol kavramını açıklar. 5 3 0 60

Biyoloji 10 7 3 70

Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖZER 530 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,448 218,440 15 68 68 118 2278

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 13 10 10,50 35 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 7 1 6,75 68 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 20 8 18,00 60 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 74 34 65,50 55 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe ADeABcaBDcC EEE BEbBbBddECDEAb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CbAbb CBcEAEBEBDDBDaCAEEBDABeb

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik DcdCe E ecbB EBD cD B DadDE eB

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen cBCCbAeDEaADEC D EdACEAEBBbeDe

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 9 63

Türkçe 30 19 9 63

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 2 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
Metni yorumlar. 8 6 2 75
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 0 50
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 0 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 3 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 7 73

Tarih-1 10 5 4 50

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 13 10 43

Matematik-1 30 13 10 43

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 7 1 58
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 5 7 42
Binom açılımını yapar. 2 0 2 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 20 8 67

Fizik 10 6 4 60

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 7 1 70

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 1 80
Mol kavramını açıklar. 5 3 0 60

Biyoloji 10 7 3 70

Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN KEKLİK 610 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,338 218,440 19 84 84 150 2816

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 11 13 7,75 26 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 3 4 2,00 20 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 4 2 3,50 35 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 11 12 8,00 27 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 67 40 57,00 48 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADAABDCcDbCCEDadBEEBcBdCECC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal cECDADaACBDbAEBEBbDdEcbAEcdDAB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik D  DdeCBcaBac BeEacecD BDea  E

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen ECcC e  ebAaA  C Dd eDCdeEccAa

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 6 80

Türkçe 30 24 6 80

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 5 3 63
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 21 9 70

Tarih-1 10 8 2 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 11 13 37

Matematik-1 30 11 13 37

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 1 7 8
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 7 4 58
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 11 12 37

Fizik 10 3 4 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 1 0

Kimya 10 4 2 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 1 40
Mol kavramını açıklar. 5 2 1 40

Biyoloji 10 4 6 40

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 2 3 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ DURMAZ 605 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,393 218,440 12 43 43 66 1568

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 25 5 23,75 79 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 5 5 3,75 38 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 4 5 2,75 28 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 17 12 14,00 47 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 79 30 71,50 60 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe dDAA cCBaaCC EECBdbBEBEdECbEAC

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDADaACBBEAEBEBDDBDdbAEEBebBDE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik DceC d B EA CEBDAADaB aB DE  B

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen bBCCbecDEbbDaCdDdEd CEbEBBAaDD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 8 67

Türkçe 30 20 8 67

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 2 2 40
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
Metni yorumlar. 8 5 3 63
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 0 50
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 25 5 83

Tarih-1 10 9 1 90

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 1 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 5 57

Matematik-1 30 17 5 57

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 8 2 67
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 8 2 67
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 17 12 57

Fizik 10 5 5 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 4 5 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 3 40
Mol kavramını açıklar. 5 2 2 40

Biyoloji 10 8 2 80

Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EGE SEYAR 135 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,218 218,440 13 45 45 68 1595

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 20 4 19,00 63 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 14 9 11,75 39 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 5 5 3,75 38 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 5 3 4,25 43 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 16 12 13,00 43 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 76 29 68,75 57 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADAABDCBDECCEDbABEEcdBEeECC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDADCACBDaAE EdDD EBe  D  cB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik D BcEeCBA Bad a  BDbcDaBcD A E

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen ECcCBdbceDdEA dCdD ADaCEeEaBAa

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 26 4 87

Türkçe 30 26 4 87

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 5 0 100
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 5 3 63
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 20 4 67

Tarih-1 10 10 0 100

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 6 2 60

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 0 60
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 0 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 14 9 47

Matematik-1 30 14 9 47

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 6 3 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 6 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 16 12 53

Fizik 10 5 5 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 3 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 5 3 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 2 40
Mol kavramını açıklar. 5 3 1 60

Biyoloji 10 6 4 60

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ERKUT 544 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
382,693 218,440 1 7 7 11 601

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 26 3 25,25 84 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 6 2 5,50 55 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 6 1 5,75 58 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 21 4 20,00 67 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 90 12 87,00 73 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADAABcCBDcCaEDEABEEBBBECECC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDADC CBDCAEBEBDDBEBbAEbbDAB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik cCBD   B E  E B  BD  DbBDDBA E

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen Ede BCDA DAEAD b D ADaCEAEBBAC

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 27 3 90

Türkçe 30 27 3 90

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 8 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 5 0 100

TYT Sosyal 30 26 3 87

Tarih-1 10 9 0 90

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 10 0 100

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 16 2 53

Matematik-1 30 16 2 53

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 5 0 42
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 8 1 67
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 21 4 70

Fizik 10 6 2 60

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 0 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 6 1 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 0 80
Mol kavramını açıklar. 5 2 1 40

Biyoloji 10 9 1 90

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Mitozu açıklar. 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ÖZDEMİR 504 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,758 218,440 11 40 40 62 1504

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 20 7 18,25 61 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 17 9 14,75 49 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 7 2 6,50 65 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 21 7 19,25 64 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 79 30 71,50 60 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe EECAbAAac BDECCEDEcBEEaBB eECb

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDAe ACBeCAEBEacDBd bAEDE Ae

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik aCBDceCBcbc EAe  BDbADCBDDe DE

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen ECDCBC eaDbEAD CbDCADDCEAcBcAe

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 7 70

Türkçe 30 21 7 70

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 2 2 40
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 6 2 75
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 2 40

TYT Sosyal 30 20 7 67

Tarih-1 10 8 1 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 1 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 9 57

Matematik-1 30 17 9 57

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 7 3 58
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 8 2 67
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 21 7 70

Fizik 10 7 2 70

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 7 2 70

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 3 1 60
Mol kavramını açıklar. 5 4 1 80

Biyoloji 10 7 3 70

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMREHAN IŞIKLI 509 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,970 218,440 5 24 24 32 987

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 7 2 6,50 65 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 19 10 16,50 55 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 84 29 76,75 64 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAABDCBDBCaEEE BEbBbBddECDEAb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CbAbb CBcEAEBEBDDBDaCAEEBDABeb

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik D CCBAEBCcABC BDAADe DDBd Ebea

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen cBCCbAeDEaADECdD EdAbEAEBBbeDe

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 6 77

Türkçe 30 23 6 77

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 5 0 100
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
Metni yorumlar. 8 7 1 88
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 1 50
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 0 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 3 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 7 73

Tarih-1 10 5 4 50

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 20 6 67

Matematik-1 30 20 6 67

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 8 2 67
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 8 2 67
Binom açılımını yapar. 2 1 1 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 19 10 63

Fizik 10 6 4 60

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 7 2 70

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 1 80
Mol kavramını açıklar. 5 3 1 60

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA GANİOĞLU 257 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,940 218,440 10 35 35 56 1416

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 3 24,25 81 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 24 4 23,00 77 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 8 1 7,75 78 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 24 5 22,75 76 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 81 16 77,00 64 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAABD  DBbCEEECBEbBEBECECDEAb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CbAD ACBaEAEBcBDDBDCCAEdB ABDE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik D  Cc      e  BD cD  De   E  B

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen DBCCbAeDECADbCEDCEA CEAEBBAaDa

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 3 83

Türkçe 30 25 3 83

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 0 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
Metni yorumlar. 8 7 1 88
İki halk hikâyesi örneği 1 0 1 0
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 24 4 80

Tarih-1 10 7 2 70

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 4 27

Matematik-1 30 8 4 27

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 2 33
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 4 1 33
Binom açılımını yapar. 2 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 24 5 80

Fizik 10 8 2 80

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 8 1 80

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 1 80
Mol kavramını açıklar. 5 4 0 80

Biyoloji 10 8 2 80

Mitozu açıklar. 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH KAYA 619 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,123 218,440 2 10 10 15 694

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 3 24,25 81 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 27 2 26,50 88 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 18 9 15,75 53 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 8 1 7,75 78 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 21 7 19,25 64 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 91 21 85,75 71 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe dE ADAABDCBDbCCEDEABEEBBBE ECb

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDADCACcDaAEBEBDDBEBCAEDE AB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik aCBecCCBebBdEABed DAAD  DDBAbE

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen ECD BCDAecAEADECdD ADaCEeEaBAe

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 3 83

Türkçe 30 25 3 83

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 1 1 33
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 5 0 100
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 8 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 1 60

TYT Sosyal 30 27 2 90

Tarih-1 10 9 1 90

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 18 9 60

Matematik-1 30 18 9 60

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 8 3 67
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 7 3 58
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 21 7 70

Fizik 10 7 2 70

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 8 1 80

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 5 0 100
Mol kavramını açıklar. 5 3 1 60

Biyoloji 10 6 4 60

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLŞAH GÜL GÜLER 569 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,738 218,440 6 27 27 44 1190

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 26 4 25,00 83 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 17 13 13,75 46 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 7 3 6,25 63 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 22 8 20,00 67 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 87 33 78,75 66 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAcBDdBDBdCaEECBEEBbBEdECDbAb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDADCACBcEAEBEBDDBDabAEEBDABDd

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik DcdCedEdbcbBbEBDAcDCBDeBADEbCa

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen bBCdcAaDECbDcCdDCEAACEbEBBACDD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 8 73

Türkçe 30 22 8 73

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
Metni yorumlar. 8 7 1 88
İki halk hikâyesi örneği 1 0 1 0
Bir mesnevi örneği 2 1 1 50
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 2 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 26 4 87

Tarih-1 10 9 1 90

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 13 57

Matematik-1 30 17 13 57

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 9 3 75
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 6 6 50
Binom açılımını yapar. 2 1 1 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 22 8 73

Fizik 10 6 4 60

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 3 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 7 3 70

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 3 2 60
Mol kavramını açıklar. 5 4 1 80

Biyoloji 10 9 1 90

Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM TAŞKIRAN 41 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,275 218,440 24 102 102 194 3614

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 15 7 13,25 44 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 15 10 12,50 42 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 3 7 1,25 13 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 2 3 1,25 13 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 10 14 6,50 22 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 58 39 48,25 40 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe daA BD cDBCa EECBEEB BbaECDEcb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal C Aeb CBaEAEBE Da a bAEEB b D 

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik DaebecEd d BC BDAAD BDDBd EbeB

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen cBebedeeECbD   Dd e Ca EBBdaDb

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 8 60

Türkçe 30 18 8 60

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 2 2 40
Türkçenin tarihî gelişimi 3 1 1 33
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 0 50
Metni yorumlar. 8 7 1 88
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 0 1 0
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 3 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 15 7 50

Tarih-1 10 5 3 50

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 0 67
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 2 50

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 0 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 1 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 0 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 15 10 50

Matematik-1 30 15 10 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 9 1 75
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 5 4 42
Binom açılımını yapar. 2 0 2 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 10 14 33

Fizik 10 3 7 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 3 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 2 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 1 2 20
Mol kavramını açıklar. 5 1 1 20

Biyoloji 10 5 4 50

Mitozu açıklar. 5 3 1 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 1 1 50
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KAYA CAN KAYA 200 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,110 218,440 23 101 101 189 3401

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 13 10,75 36 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 1 2 0,50 10 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 14 8 12,00 40 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 8 1 7,75 78 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 21 8 19,00 63 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 63 36 54,00 45 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe EE AbAea aBDcCaEbb dEEaBBbeECb

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal cEC Aae CBD AEdEdDDBcd A  bD  

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik aCBD   B aeb  B EcD  DdBDDBAbE

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen EacCBCDeeDAEAD CdDCADaCEeEBBdC

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 13 47

Türkçe 30 14 13 47

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 0 67
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 2 2 40
Türkçenin tarihî gelişimi 3 1 2 33
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 8 4 3 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 14 8 47

Tarih-1 10 5 3 50

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 0 67
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 7 2 70

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50

Felsefe 5 1 2 20

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 1 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 14 7 47

Matematik-1 30 14 7 47

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 4 3 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 8 1 67
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 21 8 70

Fizik 10 6 4 60

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 8 1 80

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 0 80
Mol kavramını açıklar. 5 4 1 80

Biyoloji 10 7 3 70

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Mitozu açıklar. 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KERİM DURAN 502 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,505 218,440 22 96 96 176 3266

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 22 8 20,00 67 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 3 3 2,25 23 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 3 0 3,00 30 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 9 7 7,25 24 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 62 30 54,50 45 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe EEdADA BDCBDbCa DbcBEEBaBECEeC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDAeCdCBDaAEaEeDDcEBCAEDcDAa

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik   aa dCB Eea  BCEBD cD  ce   E

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen E bCd   eD  AD   D  DaC dE cd 

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 7 70

Türkçe 30 21 7 70

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 5 0 100
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 0 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 5 3 63
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 22 8 73

Tarih-1 10 8 2 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 6 4 60

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 8 33

Matematik-1 30 10 8 33

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 3 4 25
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 5 3 42
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 9 7 30

Fizik 10 3 3 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 0 50

Kimya 10 3 0 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 0 40
Mol kavramını açıklar. 5 1 0 20

Biyoloji 10 3 4 30

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 1 33
Mitozu açıklar. 5 1 3 20
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÇETİR 570 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,225 218,440 20 86 86 155 2863

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 11 9 8,75 29 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 3 6 1,50 15 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 6 0 6,00 60 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 14 11 11,25 38 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 67 35 58,25 49 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe EECAaAb DacDECCEDbcadEBBBECECC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal  ECDAcaACBcaAEa BbDBEBCAEDEbAB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik aCBDa dBAEc cb eEcDAAD   e    

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen EbcCB beebAEADEC    aaCEeaBBAe

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 8 70

Türkçe 30 21 8 70

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 2 2 40
Türkçenin tarihî gelişimi 3 1 2 33
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 4 4 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 5 0 100

TYT Sosyal 30 21 7 70

Tarih-1 10 7 2 70

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 4 50

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 11 9 37

Matematik-1 30 11 9 37

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 3 4 25
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 3 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 14 11 47

Fizik 10 3 6 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 2 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 2 0

Kimya 10 6 0 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 5 0 100
Mol kavramını açıklar. 5 1 0 20

Biyoloji 10 5 5 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0
Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DAĞDEVİREN 534 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,108 218,440 14 48 48 71 1603

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 24 5 22,75 76 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 12 10 9,50 32 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 8 1 7,75 78 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 5 4 4,00 40 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 20 8 18,00 60 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 80 28 73,00 61 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADAABDdBDbCCEDb BEEBBBEdECb

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECbADCAbBDCAEBcBcDBEB AEDEDAe

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik eaB   eB b  ccad BDAAD BDDacDE

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen ECDCBCcA DAEADda DacDDCEAEaBbe

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 5 80

Türkçe 30 24 5 80

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 6 1 75
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 24 5 80

Tarih-1 10 8 2 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 8 2 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 12 10 40

Matematik-1 30 12 10 40

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 1 1 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 5 4 42
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 6 3 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 20 8 67

Fizik 10 8 1 80

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 5 4 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 1 80
Mol kavramını açıklar. 5 1 3 20

Biyoloji 10 7 3 70

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Mitozu açıklar. 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR IŞILDAK 457 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,873 218,440 17 78 78 137 2590

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 25 3 24,25 81 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 5 1 4,75 48 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 16 8 14,00 47 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 70 24 64,00 53 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe EEdADeABcaBDECaEeEcBEEBcBECbCC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal cECbA  ACBDCAEBcBDDBEBCAEDEDAB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik    D dCe      B E D c  B DBd  

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen EacCBC AebdEAD C   ADaCb EBBAe

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 9 70

Türkçe 30 21 9 70

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 2 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 8 6 2 75
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 25 3 83

Tarih-1 10 6 2 60

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 0 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 4 27

Matematik-1 30 8 4 27

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 3 3 25
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 5 0 42
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 16 8 53

Fizik 10 5 4 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 5 1 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 3 1 60
Mol kavramını açıklar. 5 2 0 40

Biyoloji 10 6 3 60

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 4 0 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN TAMER METİN 71 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,785 218,440 8 30 30 47 1229

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 5 17,75 59 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 0 8,00 80 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 20 1 19,75 66 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 17 9 14,75 49 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 9 0 9,00 90 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 9 0 9,00 90 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 26 2 25,50 85 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 82 17 77,75 65 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAA DdBDB  EEE BEE  BEedeDEcC

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDdD  CBBEA BEBDDBD   E   ABDE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik D CCecEB dAeC BDAADeBDDBd Ebea

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen DBCCDA DECbDECdDCEAACEAEBBA DD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 5 63

Türkçe 30 19 5 63

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 1 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 0 50
Metni yorumlar. 8 6 1 75
İki halk hikâyesi örneği 1 0 0 0
Bir mesnevi örneği 2 1 0 50
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 0 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 3 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 1 67

Tarih-1 10 7 1 70

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 0 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 8 0 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 0 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 0 33
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 9 57

Matematik-1 30 17 9 57

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 8 3 67
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 7 2 58
Binom açılımını yapar. 2 0 2 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 26 2 87

Fizik 10 9 0 90

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 0 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 8 2 80

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 1 80
Mol kavramını açıklar. 5 4 1 80

Biyoloji 10 9 0 90

Mitozu açıklar. 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN TAMER METİN 71 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,785 218,440 8 30 30 47 1229

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 5 17,75 59 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 0 8,00 80 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 20 1 19,75 66 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 17 9 14,75 49 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 9 0 9,00 90 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 9 0 9,00 90 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 26 2 25,50 85 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 82 17 77,75 65 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAA DdBDB  EEE BEE  BEedeDEcC

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDdD  CBBEA BEBDDBD   E   ABDE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik D CCecEB dAeC BDAADeBDDBd Ebea

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen DBCCDA DECbDECdDCEAACEAEBBA DD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 5 63

Türkçe 30 19 5 63

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 1 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 0 50
Metni yorumlar. 8 6 1 75
İki halk hikâyesi örneği 1 0 0 0
Bir mesnevi örneği 2 1 0 50
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 0 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 3 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 1 67

Tarih-1 10 7 1 70

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 0 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 8 0 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 0 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 0 33
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 9 57

Matematik-1 30 17 9 57

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 8 3 67
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 7 2 58
Binom açılımını yapar. 2 0 2 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 26 2 87

Fizik 10 9 0 90

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 0 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 8 2 80

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 1 80
Mol kavramını açıklar. 5 4 1 80

Biyoloji 10 9 0 90

Mitozu açıklar. 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY YILMAZ 464 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,563 218,440 27 119 119 253 4689

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 11 12,25 41 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 0 6 -1,50 -15 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 4 3 3,25 33 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 10 13 6,75 23 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 55 39 45,25 38 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe AbAe cCBDaC dEECBdEcbBEa  DdAb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal C AD  CBBEAEdadbDBDCbAEEBecBDb

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik    Ced  bE B  BDecD   DBADEc e

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen ccee e a  ccb  DCEA CddbaBACDD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 11 50

Türkçe 30 15 11 50

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 1 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 1 2 33
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
Metni yorumlar. 8 4 4 50
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 0 1 0
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 2 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 19 8 63

Tarih-1 10 7 0 70

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 0 67
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 0 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 4 60

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 1 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 11 7 37

Matematik-1 30 11 7 37

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 5 1 42
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 6 3 50
Binom açılımını yapar. 2 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 10 13 33

Fizik 10 0 6 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 2 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimya 10 4 3 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 3 40
Mol kavramını açıklar. 5 2 0 40

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 0 2 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDEMERVE UZUNALLI 580 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,288 218,440 7 29 29 46 1214

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 28 2 27,50 92 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 12 11 9,25 31 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 3 4 2,00 20 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 4 2 3,50 35 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 15 8 13,00 43 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 83 23 77,25 64 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDbAe

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDADCACBBEAEBEBDDBDCbAEEBDABDc

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik DEe BcEBac d EaDb D BDea  EabB

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen cBCe  ebE ba C D  AACEeEBBAaDD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 28 2 93

Türkçe 30 28 2 93

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 5 0 100
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
Metni yorumlar. 8 7 1 88
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 28 2 93

Tarih-1 10 10 0 100

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 10 0 100

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 12 11 40

Matematik-1 30 12 11 40

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 6 4 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 3 4 25
Binom açılımını yapar. 2 1 1 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 15 8 50

Fizik 10 3 4 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 2 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Kimya 10 4 2 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 1 2 20
Mol kavramını açıklar. 5 3 0 60

Biyoloji 10 8 2 80

Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR GÜRBÜZ 678 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,033 218,440 4 21 21 29 953

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 5 18,75 63 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 0 8,00 80 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 20 1 19,75 66 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 9 0 9,00 90 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 9 1 8,75 88 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 9 0 9,00 90 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 27 1 26,75 89 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 84 10 81,50 68 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAA DdBDB  EEE BEEB BEedeDEcC

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDdD  CBBEA BEBDDBD   E   ABDE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik a CCB EB E B  BDA DC DDa DE Ca

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen DBCCDA DECADECdDCEAACEAEBBA DD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 5 67

Türkçe 30 20 5 67

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 1 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 0 50
Metni yorumlar. 8 7 1 88
İki halk hikâyesi örneği 1 0 0 0
Bir mesnevi örneği 2 1 0 50
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 0 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 3 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 1 67

Tarih-1 10 7 1 70

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 0 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 8 0 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 0 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 0 33
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 3 57

Matematik-1 30 17 3 57

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 8 1 67
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 5 2 42
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 27 1 90

Fizik 10 9 0 90

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 0 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 9 1 90

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 5 0 100
Mol kavramını açıklar. 5 4 1 80

Biyoloji 10 9 0 90

Mitozu açıklar. 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUEDA AYŞE KILIÇ 513 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,630 218,440 21 95 95 175 3260

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 9 12 6,00 20 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 4 4 3,00 30 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 4 6 2,50 25 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 15 13 11,75 39 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 67 41 56,75 47 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe EEaADdABDCBDbdCEDEcdEEBaBdCECb

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal aECDADCAeBD ddBEBDDBEBCAEDcedB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik  bB cdCa   CcbabEcDAc  Bee  DE

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen c cCBbDeB cbbDcCbDCcDaCEbEBBAd

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 9 70

Türkçe 30 21 9 70

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 5 0 100
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 0 1 0
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 5 3 63
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 22 7 73

Tarih-1 10 8 2 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 7 2 70

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 9 12 30

Matematik-1 30 9 12 30

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 2 0 2 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 5 5 42
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 5 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 15 13 50

Fizik 10 4 4 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 1 0

Kimya 10 4 6 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 1 4 20
Mol kavramını açıklar. 5 3 2 60

Biyoloji 10 7 3 70

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ARDA SALUK 623 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,095 218,440 28 126 126 287 5475

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 30 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 18,72 19,77 12,58

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 7,06 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 7,13 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,37 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,72 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 20 6 18,50 62 20,27 20,85 12,02

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 10,42 9,52 5,00

Fizik 10 4 5 2,75 28 4,55 4,56 1,52

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 4,70 3,76 1,33

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 6,16 6,08 3,18

TYT Fen 30 12 8 10,00 33 15,41 14,40 6,03

Toplam: 120 52 28 45,00 38 64,31 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAABDCcDBCCEEEdBEbBc  dcd   b

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal eDAe ACBBEAEBEccD DaCAEEB ABb 

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik    bedEd E a Ed               

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen aBeC AaDcbb c       CE EBBAeDD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 8 57

Türkçe 30 17 8 57

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
Metni yorumlar. 8 4 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 0 4 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 20 6 67

Tarih-1 10 7 2 70

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 1 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 3 60

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 1 60
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 0 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 6 10

Matematik-1 30 3 6 10

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 1 17
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 0 2 0
Binom açılımını yapar. 2 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 12 8 40

Fizik 10 4 5 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 0 2 0
Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Biyoloji 10 8 1 80

Mitozu açıklar. 5 4 0 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ HAMZA BEYAZ 270 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,848 218,440 8 39 39 61 1475

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 2 24,50 82 21,44 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 6,94 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 7,56 7,30 3,51

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,70 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,45 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 20,65 20,85 12,02

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 9,37 9,52 5,00

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,80 4,56 1,52

Kimya 10 2 6 0,50 5 3,65 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,73 6,08 3,18

TYT Fen 30 18 10 15,50 52 14,18 14,40 6,03

Toplam: 120 76 25 69,75 58 65,64 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADAABaCBDECC DE dEEB BECECC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDA  ACBDbAEBEBDDcEeb EDbeca

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik    D aCB EB Ee   BD  cdBDDeADE

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen EbDCBCDABDdEbcaCd  ceeCEeEBBAC

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 2 83

Türkçe 30 25 2 83

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 5 1 63
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 5 0 100

TYT Sosyal 30 19 8 63

Tarih-1 10 8 0 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 0 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 14 5 47

Matematik-1 30 14 5 47

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 5 3 42
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 6 2 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 18 10 60

Fizik 10 9 1 90

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 4 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 2 6 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 1 4 20
Mol kavramını açıklar. 5 1 2 20

Biyoloji 10 7 3 70

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN KÜÇÜKYAĞCI 680 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,558 218,440 26 122 122 263 4930

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 21,44 19,77 12,58

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 6,94 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 7,56 7,30 3,51

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,70 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,45 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 17 5 15,75 53 20,65 20,85 12,02

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 9,37 9,52 5,00

Fizik 10 3 3 2,25 23 4,80 4,56 1,52

Kimya 10 5 1 4,75 48 3,65 3,76 1,33

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 5,73 6,08 3,18

TYT Fen 30 13 7 11,25 38 14,18 14,40 6,03

Toplam: 120 53 28 46,00 38 65,64 64,30 34,80

TYT Türkçe AD AdDdcDB aEEEd EEB B  ECe Ae

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal C de  CBBE EBcBDDeDCCAE  bA D 

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik   dCeAc  c a dBD    BDea   a B

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen  B d eaDE AD  dD E AC  EaBAeDa

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 7 53

Türkçe 30 16 7 53

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 2 3 40
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 0 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 0 50
Metni yorumlar. 8 6 0 75
İki halk hikâyesi örneği 1 0 0 0
Bir mesnevi örneği 2 1 1 50
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 1 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 17 5 57

Tarih-1 10 5 2 50

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 1 1 33
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 2 70

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 0 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 9 23

Matematik-1 30 7 9 23

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 4 17
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 4 2 33
Binom açılımını yapar. 2 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 13 7 43

Fizik 10 3 3 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 2 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Kimya 10 5 1 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 3 0 60
Mol kavramını açıklar. 5 2 1 40

Biyoloji 10 5 3 50

Mitozu açıklar. 5 3 1 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 1 0 50
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ERSOY 245 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,438 218,440 25 120 120 258 4799

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 21,44 19,77 12,58

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 6,94 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 7,56 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,45 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 23 4 22,00 73 20,65 20,85 12,02

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 9,37 9,52 5,00

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,80 4,56 1,52

Kimya 10 3 4 2,00 20 3,65 3,76 1,33

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,73 6,08 3,18

TYT Fen 30 14 13 10,75 36 14,18 14,40 6,03

Toplam: 120 58 33 49,75 41 65,64 64,30 34,80

TYT Türkçe dEdADAABc cD d EDEABabBBBEaEb 

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BEC A bACBDaAEBEBDD EBCAEDaeAB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik bbB dd  dE    c   D   b   B   

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen EecCBCbAcD Eb  daDCcDaCddcBBAe

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 9 57

Türkçe 30 17 9 57

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 1 2 33
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 2 2 40
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 0 50
İki halk hikâyesi örneği 1 0 1 0
Bir mesnevi örneği 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 6 2 75
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 2 40

TYT Sosyal 30 23 4 77

Tarih-1 10 7 1 70

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 0 67
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 1 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 8 1 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 0 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 7 13

Matematik-1 30 4 7 13

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 3 2 25
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 2 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 14 13 47

Fizik 10 6 4 60

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 3 4 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 1 1 20
Mol kavramını açıklar. 5 2 3 40

Biyoloji 10 5 5 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ONAY 477 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,663 218,440 21 106 106 202 3692

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 21,44 19,77 12,58

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 6,94 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 7,56 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,70 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,45 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 20,65 20,85 12,02

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 9,37 9,52 5,00

Fizik 10 4 4 3,00 30 4,80 4,56 1,52

Kimya 10 1 0 1,00 10 3,65 3,76 1,33

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,73 6,08 3,18

TYT Fen 30 10 9 7,75 26 14,18 14,40 6,03

Toplam: 120 58 25 51,75 43 65,64 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAABcCBDBCCEEEdBEbaEBECECDEAC

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDAeaACccEAEaEBeDdDbCeEEBDdBDE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik Dbd               D           

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen cBCdbe  ECA         CEeEaBdeDa

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 26 4 87

Türkçe 30 26 4 87

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
Metni yorumlar. 8 6 2 75
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 5 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 10 67

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 4 60

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 1 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 2 7

Matematik-1 30 2 2 7

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 0 17
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 0 2 0
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 10 9 33

Fizik 10 4 4 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 2 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 1 0 20
Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 5 2 3 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA CUMCU 679 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,675 218,440 6 26 26 42 1168

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 0 28,00 93 21,44 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 6,94 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 7,56 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,70 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,45 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 22 4 21,00 70 20,65 20,85 12,02

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 9,37 9,52 5,00

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,80 4,56 1,52

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,65 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,73 6,08 3,18

TYT Fen 30 20 8 18,00 60 14,18 14,40 6,03

Toplam: 120 80 14 76,50 64 65,64 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDE  

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal C AD ACBBEAEBEBDD DbbAEEB cBDb

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik D aCB EB Ee  E DA     D       

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen DBCCDABDEeA aCdD EbACEAEBcAaea

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 28 0 93

Türkçe 30 28 0 93

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 5 0 100
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
Metni yorumlar. 8 7 0 88
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 0 80
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 4 73

Tarih-1 10 8 0 80

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 0 67
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 8 1 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 0 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 1 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 2 33

Matematik-1 30 10 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 5 0 42
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 2 2 17
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 20 8 67

Fizik 10 9 1 90

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 4 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 5 3 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 2 40
Mol kavramını açıklar. 5 3 1 60

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BAŞAK DERİN 166 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,065 218,440 17 76 76 130 2499

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 21,44 19,77 12,58

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 6,94 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 7,56 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,45 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 24 3 23,25 78 20,65 20,85 12,02

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 9,37 9,52 5,00

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,80 4,56 1,52

Kimya 10 7 2 6,50 65 3,65 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,73 6,08 3,18

TYT Fen 30 20 9 17,75 59 14,18 14,40 6,03

Toplam: 120 73 27 66,25 55 65,64 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADAABceBDcCCEeEABdEBBBECECb

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BdCDA C CBDCAEBEBDDBEBCAEDcb B

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik  ba  d BeE   cBb d e  b D B   

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen ECbCBdDAaeAEADaCdDC DaeEAEBBAa

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 6 80

Türkçe 30 24 6 80

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 2 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 8 7 1 88
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 24 3 80

Tarih-1 10 7 1 70

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 0 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 10 0 100

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 5 9 17

Matematik-1 30 5 9 17

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 2 1 1 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 1 4 8
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 3 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 20 9 67

Fizik 10 6 4 60

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 7 2 70

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 1 80
Mol kavramını açıklar. 5 3 1 60

Biyoloji 10 7 3 70

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA CAN 540 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,115 218,440 7 38 38 59 1440

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 21,44 19,77 12,58

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,94 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 7,56 7,30 3,51

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,70 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,45 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 20 7 18,25 61 20,65 20,85 12,02

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 9,37 9,52 5,00

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,80 4,56 1,52

Kimya 10 4 1 3,75 38 3,65 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,73 6,08 3,18

TYT Fen 30 18 6 16,50 55 14,18 14,40 6,03

Toplam: 120 76 19 71,25 59 65,64 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAABDCBDBCCEEEddEEBEBECECbbAC

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CcADCACBBEAEa Bcba C AEEBDbBDc

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik   CCB E  E    BDb b   DB DE  B

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen DBCCDeaDcCb  C D EA CEAEBB aDc

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 26 4 87

Türkçe 30 26 4 87

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 5 0 100
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
Metni yorumlar. 8 6 2 75
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 5 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 20 7 67

Tarih-1 10 9 1 90

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 4 40

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 1 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 12 2 40

Matematik-1 30 12 2 40

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 2 25
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 7 0 58
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 18 6 60

Fizik 10 7 3 70

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 4 1 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 1 40
Mol kavramını açıklar. 5 2 0 40

Biyoloji 10 7 2 70

Mitozu açıklar. 5 4 0 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA BOZGEYİK 578 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,183 218,440 19 90 90 163 2982

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 21,44 19,77 12,58

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 6,94 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 7,56 7,30 3,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,70 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,45 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 21 5 19,75 66 20,65 20,85 12,02

Matematik-1 30 8 14 4,50 15 9,37 9,52 5,00

Fizik 10 2 8 0,00 0 4,80 4,56 1,52

Kimya 10 5 2 4,50 45 3,65 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,73 6,08 3,18

TYT Fen 30 13 14 9,50 32 14,18 14,40 6,03

Toplam: 120 67 38 57,50 48 65,64 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADAABDCcDECCEDbcBEEBBBdaECC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal cEC AD  CBDCAbBEBbDBdBbAEDE AB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik D e EaCBdc b  dbbdDd D eDedb E

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen EbeCcdbdebdEAb C D ADDCEbEacdC

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 5 83

Türkçe 30 25 5 83

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 6 2 75
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 21 5 70

Tarih-1 10 6 1 60

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 0 67
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 0 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 14 27

Matematik-1 30 8 14 27

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 3 6 25
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 6 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 13 14 43

Fizik 10 2 8 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 4 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 2 0

Kimya 10 5 2 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 2 40
Mol kavramını açıklar. 5 3 0 60

Biyoloji 10 6 4 60

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Mitozu açıklar. 5 1 4 20
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA DURMUŞ 459 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,273 218,440 24 118 118 248 4641

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 6 8,50 28 21,44 19,77 12,58

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 6,94 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,56 7,30 3,51

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,70 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,45 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 17 3 16,25 54 20,65 20,85 12,02

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 9,37 9,52 5,00

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,80 4,56 1,52

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,65 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,73 6,08 3,18

TYT Fen 30 18 8 16,00 53 14,18 14,40 6,03

Toplam: 120 54 20 49,00 41 65,64 64,30 34,80

TYT Türkçe EE ADAABceeDbeC    B      a   

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal  EC dD A BDCAEBaBDDB  CAEb    

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik aCB   CB        EBD c  B  a  E

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen ECDCBCbeeDdEAD ad  ADDCEA BBde

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 6 33

Türkçe 30 10 6 33

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 0 67
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 2 3 40
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 0 1 0
Bir mesnevi örneği 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 8 1 0 13
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 0 1 0

TYT Sosyal 30 17 3 57

Tarih-1 10 5 1 50

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 1 1 33
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 0 50

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 0 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 9 3 30

Matematik-1 30 9 3 30

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 4 2 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 0 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 18 8 60

Fizik 10 7 3 70

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 4 3 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 3 1 60
Mol kavramını açıklar. 5 1 2 20

Biyoloji 10 7 2 70

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA KABOĞLU 378 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,190 218,440 11 53 53 80 1719

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 21,44 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 6,94 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 7,56 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,45 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 26 1 25,75 86 20,65 20,85 12,02

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 9,37 9,52 5,00

Fizik 10 3 5 1,75 18 4,80 4,56 1,52

Kimya 10 7 1 6,75 68 3,65 3,76 1,33

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 5,73 6,08 3,18

TYT Fen 30 15 10 12,50 42 14,18 14,40 6,03

Toplam: 120 76 19 71,25 59 65,64 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADAABDCBDEbbEDEcBEEBBBECEdC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BEC AD ACBDaAEBEBDD EBCAEDEDAB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik  CB  d Bd   Eb  EBDA     e   E

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen cacCBbb B AEADbCED  DaCE daBAa

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 26 4 87

Türkçe 30 26 4 87

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 5 0 100
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 0 1 0
Bir mesnevi örneği 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 7 1 88
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 26 1 87

Tarih-1 10 8 0 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 0 67
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 8 1 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 0 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 4 30

Matematik-1 30 9 4 30

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 3 2 25
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 1 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 15 10 50

Fizik 10 3 5 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0

Kimya 10 7 1 70

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 1 80
Mol kavramını açıklar. 5 3 0 60

Biyoloji 10 5 4 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 3 1 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EFEHAN ERSOY 682 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,590 218,440 2 6 6 10 593

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 4 24,00 80 21,44 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 6,94 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,56 7,30 3,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,70 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,45 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 21 4 20,00 67 20,65 20,85 12,02

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 9,37 9,52 5,00

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,80 4,56 1,52

Kimya 10 6 2 5,50 55 3,65 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,73 6,08 3,18

TYT Fen 30 18 9 15,75 53 14,18 14,40 6,03

Toplam: 120 87 20 82,00 68 65,64 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAABDCBDBCCEEECaaEBEBEC CDEcd

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal C ADC CBBEAEBEBDDBDabAEE  cB a

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik DECCB EB E eCEcDAADC DDBADEbCB

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen DBCbbA DEaA ECdD EbACEbEaBACaa

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 4 83

Türkçe 30 25 4 83

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 5 0 100
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
Metni yorumlar. 8 5 3 63
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 1 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 21 4 70

Tarih-1 10 8 0 80

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 0 67
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 1 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 23 3 77

Matematik-1 30 23 3 77

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 10 1 83
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 9 1 75
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 18 9 60

Fizik 10 6 3 60

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 2 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 6 2 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 3 1 60
Mol kavramını açıklar. 5 3 1 60

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EGE TURAN 503 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,825 218,440 14 70 70 121 2353

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 21,44 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,94 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,56 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,70 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,45 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 25 5 23,75 79 20,65 20,85 12,02

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 9,37 9,52 5,00

Fizik 10 6 2 5,50 55 4,80 4,56 1,52

Kimya 10 3 3 2,25 23 3,65 3,76 1,33

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,73 6,08 3,18

TYT Fen 30 18 6 16,50 55 14,18 14,40 6,03

Toplam: 120 71 17 66,75 56 65,64 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAABcCBcBCCEEECeEEBcBddECDEAC

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDADCAaBcEAEBEBcDBDCbAEEBDABDc

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik                      D    ED B

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen DBC bAe ECAa   DeEd CEAEBBAaDD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 6 80

Türkçe 30 24 6 80

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 0 2 0
Metni yorumlar. 8 7 1 88
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 2 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 25 5 83

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 0 13

Matematik-1 30 4 0 13

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 0 17
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 1 0 8
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 18 6 60

Fizik 10 6 2 60

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 2 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 0 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 2 40
Mol kavramını açıklar. 5 1 1 20

Biyoloji 10 9 1 90

Mitozu açıklar. 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EREN TUTUCU 657 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,390 218,440 9 41 41 63 1514

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 2 26,50 88 21,44 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 6,94 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 7,56 7,30 3,51

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,70 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,45 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 23 2 22,50 75 20,65 20,85 12,02

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 9,37 9,52 5,00

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,80 4,56 1,52

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,65 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 5,73 6,08 3,18

TYT Fen 30 17 8 15,00 50 14,18 14,40 6,03

Toplam: 120 77 18 72,50 60 65,64 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADAABDCBDECCEDEA EEaBBECECb

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECcADC CBDCAEBE DbBE CAED  AB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik ab   eCe a  c    BDA D  DDB DE

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen EbeCBdDe DAEADd da ADDCE E BAe

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 27 2 90

Türkçe 30 27 2 90

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 5 0 100
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 6 1 75
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 23 2 77

Tarih-1 10 8 1 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 8 1 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 0 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 6 33

Matematik-1 30 10 6 33

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 0 2 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 5 1 42
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 5 1 42
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 17 8 57

Fizik 10 5 4 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 5 3 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 1 80
Mol kavramını açıklar. 5 1 2 20

Biyoloji 10 7 1 70

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Mitozu açıklar. 5 3 0 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EROL DOKURLAR 542 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,130 218,440 4 20 20 28 950

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 4 23,00 77 21,44 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 6,94 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,56 7,30 3,51

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,70 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,45 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 22 3 21,25 71 20,65 20,85 12,02

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 9,37 9,52 5,00

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,80 4,56 1,52

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,65 3,76 1,33

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,73 6,08 3,18

TYT Fen 30 20 7 18,25 61 14,18 14,40 6,03

Toplam: 120 84 21 78,75 66 65,64 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADAbBcCBDbeCEDE BEEB BECECC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal aECDADC CBDCAEaEBDDB  bAE E AB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik  CBaE CBdEB EAa aBDbcD BDDeADE

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen EbDCBCDAeD  bD CaDCbaaCEAEBBAC

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 4 80

Türkçe 30 24 4 80

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 0 1 0
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 6 0 75
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 5 0 100

TYT Sosyal 30 22 3 73

Tarih-1 10 8 1 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 18 7 60

Matematik-1 30 18 7 60

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 8 2 67
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 6 4 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 20 7 67

Fizik 10 8 2 80

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 4 3 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 1 1 20
Mol kavramını açıklar. 5 3 2 60

Biyoloji 10 8 2 80

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE ELMAS 547 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,785 218,440 18 81 81 145 2769

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 21,44 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 6,94 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 7,56 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,45 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 22 4 21,00 70 20,65 20,85 12,02

Matematik-1 30 8 13 4,75 16 9,37 9,52 5,00

Fizik 10 5 5 3,75 38 4,80 4,56 1,52

Kimya 10 4 4 3,00 30 3,65 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,73 6,08 3,18

TYT Fen 30 15 12 12,00 40 14,18 14,40 6,03

Toplam: 120 69 34 60,50 50 65,64 64,30 34,80

TYT Türkçe AceAB CBDBCbEEECBbEBEBEdECDEAC

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDADC C BEAEBcB DBDaCAEEB dBDc

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik  aeC  E ddbBb cD  c dDDd DcceB

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen cBCCDeeDcbA aC DabAcCE EaBAaDa

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 5 80

Türkçe 30 24 5 80

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 0 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 1 2 33
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
Metni yorumlar. 8 7 1 88
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 1 50
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 4 73

Tarih-1 10 8 0 80

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 0 50
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 2 70

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 1 60
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 1 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 13 27

Matematik-1 30 8 13 27

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 5 25
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 4 6 33
Binom açılımını yapar. 2 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 15 12 50

Fizik 10 5 5 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Kimya 10 4 4 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 2 40
Mol kavramını açıklar. 5 2 2 40

Biyoloji 10 6 3 60

Mitozu açıklar. 5 3 1 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLAY ATMACA 585 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,643 218,440 20 98 98 182 3336

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 21,44 19,77 12,58

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 6,94 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,56 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,70 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,45 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 21 6 19,50 65 20,65 20,85 12,02

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 9,37 9,52 5,00

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,80 4,56 1,52

Kimya 10 2 1 1,75 18 3,65 3,76 1,33

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,73 6,08 3,18

TYT Fen 30 15 7 13,25 44 14,18 14,40 6,03

Toplam: 120 64 29 56,75 47 65,64 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAABDCBDBeCaEECBaEBEBdC deEcC

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CbAD AeBcEAEBbBDDBDCaAEEB  BDc

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik   b B E  b a  ccb D BD  d E ac

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen DBCdbAc EbAe C      CEAEaBAaDD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 7 73

Türkçe 30 22 7 73

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 5 0 100
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
Metni yorumlar. 8 6 2 75
İki halk hikâyesi örneği 1 0 1 0
Bir mesnevi örneği 2 1 1 50
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 2 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 21 6 70

Tarih-1 10 6 3 60

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 0 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 9 20

Matematik-1 30 6 9 20

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 3 33
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 0 5 0
Binom açılımını yapar. 2 1 1 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 15 7 50

Fizik 10 5 4 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 3 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 0 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 1 1 20
Mol kavramını açıklar. 5 1 0 20

Biyoloji 10 8 2 80

Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ARDA ERGEZEN 236 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
358,188 218,440 5 23 23 31 985

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 4 23,00 77 21,44 19,77 12,58

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 6,94 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 7,56 7,30 3,51

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,70 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,45 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 20 6 18,50 62 20,65 20,85 12,02

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 9,37 9,52 5,00

Fizik 10 8 1 7,75 78 4,80 4,56 1,52

Kimya 10 5 4 4,00 40 3,65 3,76 1,33

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,73 6,08 3,18

TYT Fen 30 21 7 19,25 64 14,18 14,40 6,03

Toplam: 120 83 23 77,25 64 65,64 64,30 34,80

TYT Türkçe EECA AABDCBcECC DEcBEEBBBaCECb

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BEeDADC eBa AEBEBDDB BbAdDa AB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik  CBDEaCB EB EAeC BDecD BDeBe E

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen E DCBCDAeDdEADaadD ADaeEAEBBAC

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 4 80

Türkçe 30 24 4 80

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 5 0 100
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 0 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 7 1 88
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 20 6 67

Tarih-1 10 7 2 70

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 8 1 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 18 6 60

Matematik-1 30 18 6 60

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 7 3 58
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 7 3 58
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 21 7 70

Fizik 10 8 1 80

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 5 4 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 3 2 60
Mol kavramını açıklar. 5 2 2 40

Biyoloji 10 8 2 80

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM RODİ İPTEŞ 483 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,633 218,440 1 3 3 5 490

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 3 25,25 84 21,44 19,77 12,58

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 6,94 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 7,56 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,70 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,45 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 24 5 22,75 76 20,65 20,85 12,02

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 9,37 9,52 5,00

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,80 4,56 1,52

Kimya 10 6 2 5,50 55 3,65 3,76 1,33

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,73 6,08 3,18

TYT Fen 30 18 10 15,50 52 14,18 14,40 6,03

Toplam: 120 91 22 85,50 71 65,64 64,30 34,80

TYT Türkçe EECAD ABDCBDECCEbEcBaEBBBECECC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BEC ADCACBDaAdBEBDDBEeCAEDaDcB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik eCBDECCB EBaE eCEcDAADC DDBADE

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen EaDCBCcAcDdEA  CEDCdaaCEdEaBAe

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 26 3 87

Türkçe 30 26 3 87

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 5 0 100
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 0 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 8 6 2 75
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 5 0 100

TYT Sosyal 30 24 5 80

Tarih-1 10 9 0 90

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 0 67
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 23 4 77

Matematik-1 30 23 4 77

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 9 2 75
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 10 1 83
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 18 10 60

Fizik 10 7 3 70

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 6 2 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 1 40
Mol kavramını açıklar. 5 4 1 80

Biyoloji 10 5 5 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0
Mitozu açıklar. 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL DİDAR ÖZTÜRK 519 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,123 218,440 23 108 108 209 3793

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 21,44 19,77 12,58

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 6,94 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 7,56 7,30 3,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,70 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,45 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 21 5 19,75 66 20,65 20,85 12,02

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 9,37 9,52 5,00

Fizik 10 3 5 1,75 18 4,80 4,56 1,52

Kimya 10 2 3 1,25 13 3,65 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,73 6,08 3,18

TYT Fen 30 11 11 8,25 28 14,18 14,40 6,03

Toplam: 120 59 26 52,50 44 65,64 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAABaCBDBaCEEECBEEBEBECdC Ecb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal C ADa CBaEAEBEBDD Da AEbBDABDc

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik      bb   Aa   D     D  d    c

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen cBCdbAab  b ae D E  Cd EBBAdDe

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 5 80

Türkçe 30 24 5 80

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
Metni yorumlar. 8 7 1 88
İki halk hikâyesi örneği 1 0 1 0
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 2 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 21 5 70

Tarih-1 10 6 2 60

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 0 67
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 1 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 8 1 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 0 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 5 10

Matematik-1 30 3 5 10

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 1 8
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 2 2 17
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 11 11 37

Fizik 10 3 5 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 3 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 1 2 20
Mol kavramını açıklar. 5 1 1 20

Biyoloji 10 6 3 60

Mitozu açıklar. 5 4 0 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 1 1 50
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL ELİF YILDIRIM 399 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,208 218,440 3 9 9 14 668

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 3 24,25 81 21,44 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 6,94 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 7,56 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,45 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 26 1 25,75 86 20,65 20,85 12,02

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 9,37 9,52 5,00

Fizik 10 5 3 4,25 43 4,80 4,56 1,52

Kimya 10 6 0 6,00 60 3,65 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,73 6,08 3,18

TYT Fen 30 17 6 15,50 52 14,18 14,40 6,03

Toplam: 120 87 12 84,00 70 65,64 64,30 34,80

TYT Türkçe EEbADAABDCBD CCEDEcBE BBBECdCC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECcAD ACBDCAEBEBDDBEBCAE  DAB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik DCBD  CB EB cAB  BDAcD BD BA E

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen EbcCBCD e AEA EC D  DaCEAEaB a

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 3 83

Türkçe 30 25 3 83

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 5 0 100
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 0 50
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 6 1 75
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 26 1 87

Tarih-1 10 8 1 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 10 0 100

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 0 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 19 2 63

Matematik-1 30 19 2 63

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 7 1 58
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 7 1 58
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 17 6 57

Fizik 10 5 3 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0

Kimya 10 6 0 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 0 80
Mol kavramını açıklar. 5 2 0 40

Biyoloji 10 6 3 60

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 3 1 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI KOÇ 650 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,000 218,440 15 73 73 125 2381

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 21,44 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 6,94 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 7 1 6,75 68 7,56 7,30 3,51

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,70 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,45 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 23 2 22,50 75 20,65 20,85 12,02

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 9,37 9,52 5,00

Fizik 10 4 3 3,25 33 4,80 4,56 1,52

Kimya 10 2 1 1,75 18 3,65 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,73 6,08 3,18

TYT Fen 30 13 7 11,25 38 14,18 14,40 6,03

Toplam: 120 68 18 63,50 53 65,64 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAABcdBDBCCEEEdBEEBcBECECDEcC

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal C AD ACBBEAEBE DD DaCAE BDABDb

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik  c C bE Cb    BD  c  DD       

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen bBCCb   EaAD      b CEAdBBAeDa

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 5 83

Türkçe 30 25 5 83

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 2 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
Metni yorumlar. 8 7 1 88
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 5 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 23 2 77

Tarih-1 10 8 0 80

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 0 67
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 1 70

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 0 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 0 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 4 23

Matematik-1 30 7 4 23

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 2 17
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 4 1 33
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 13 7 43

Fizik 10 4 3 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 1 40
Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Biyoloji 10 7 3 70

Mitozu açıklar. 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 1 1 50
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ŞAHİN 522 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,910 218,440 13 66 66 114 2210

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 11 14,25 48 21,44 19,77 12,58

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,94 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,56 7,30 3,51

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,70 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,45 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 23 6 21,50 72 20,65 20,85 12,02

Matematik-1 30 15 9 12,75 43 9,37 9,52 5,00

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,80 4,56 1,52

Kimya 10 6 2 5,50 55 3,65 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,73 6,08 3,18

TYT Fen 30 20 8 18,00 60 14,18 14,40 6,03

Toplam: 120 75 34 66,50 55 65,64 64,30 34,80

TYT Türkçe ADeABcecD CaEEE BaEBEBdCcCeEcb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDAeCACBBEAEBEaDDBDCCAE BedeDb

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik  caCc E  cAadEBDAcDaBDeBA ED B

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen DBCCbAeDECAD ddD EAAeEcEBBbCeD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 11 57

Türkçe 30 17 11 57

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 2 3 40
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
Metni yorumlar. 8 5 2 63
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 1 50
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 0 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 3 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 23 6 77

Tarih-1 10 9 1 90

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 1 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 15 9 50

Matematik-1 30 15 9 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 6 5 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 7 3 58
Binom açılımını yapar. 2 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 20 8 67

Fizik 10 8 2 80

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 6 2 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 0 80
Mol kavramını açıklar. 5 2 2 40

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 5 2 3 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE SEZEN 471 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,583 218,440 10 51 51 77 1685

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 21,44 19,77 12,58

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 6,94 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 7,56 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,45 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 23 4 22,00 73 20,65 20,85 12,02

Matematik-1 30 16 10 13,50 45 9,37 9,52 5,00

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,80 4,56 1,52

Kimya 10 5 4 4,00 40 3,65 3,76 1,33

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,73 6,08 3,18

TYT Fen 30 20 9 17,75 59 14,18 14,40 6,03

Toplam: 120 79 31 71,25 59 65,64 64,30 34,80

TYT Türkçe EEdADAAdDeBDcCCEDEABdEBBaEa  b

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal cEC AD ACBDCAdBEBaDBEBCAEDE dB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik DCcDE CBcEB Eb e cDbcDbdDeBADE

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen EaDCBCDecDeEADaCdD bDDCEbEBBAe

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 8 67

Türkçe 30 20 8 67

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 2 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 6 2 75
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 2 20

TYT Sosyal 30 23 4 77

Tarih-1 10 7 1 70

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 0 67
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 16 10 53

Matematik-1 30 16 10 53

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 6 4 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 5 5 42
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 20 9 67

Fizik 10 7 3 70

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 5 4 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 3 2 60
Mol kavramını açıklar. 5 2 2 40

Biyoloji 10 8 2 80

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE TOKSÖZ 281 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,280 218,440 12 65 65 110 2143

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 4 20,00 67 21,44 19,77 12,58

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 6,94 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 7,56 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,45 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 19 5 17,75 59 20,65 20,85 12,02

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 9,37 9,52 5,00

Fizik 10 6 1 5,75 58 4,80 4,56 1,52

Kimya 10 5 2 4,50 45 3,65 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,73 6,08 3,18

TYT Fen 30 17 6 15,50 52 14,18 14,40 6,03

Toplam: 120 69 19 64,25 54 65,64 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAABD  cBC EEE B EBcBdCECDEAb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal C Ae  CBdEAEaEBDDcDbCAEEB  BD 

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik e  CB E  cA   BD cD BDeB DE   

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen DBCdD  DE A a ED EdACE EdBAeDa

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 4 70

Türkçe 30 21 4 70

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 0 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 0 2 0
Metni yorumlar. 8 7 0 88
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 0 50
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 0 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 2 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 19 5 63

Tarih-1 10 5 2 50

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 0 67
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 7 3 70

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 0 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 0 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 12 4 40

Matematik-1 30 12 4 40

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 3 33
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 6 1 50
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 17 6 57

Fizik 10 6 1 60

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 0 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Kimya 10 5 2 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 2 40
Mol kavramını açıklar. 5 3 0 60

Biyoloji 10 6 3 60

Mitozu açıklar. 5 3 1 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN GENÇARSLAN 545 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,700 218,440 22 107 107 205 3728

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 21,44 19,77 12,58

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 6,94 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 7,56 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,70 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,45 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 19 7 17,25 58 20,65 20,85 12,02

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 9,37 9,52 5,00

Fizik 10 4 3 3,25 33 4,80 4,56 1,52

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,65 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,73 6,08 3,18

TYT Fen 30 15 10 12,50 42 14,18 14,40 6,03

Toplam: 120 61 33 52,75 44 65,64 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADAAdcdcDECCEeEABdEeaB aE b

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal aEC Ac  CBDCAEBbdDD EBaAEDbDcB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik b  c C   E   ba  BD  DbB  aADE

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen    CBdDAdedEAeb  DCADeCEAEadAe

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 10 60

Türkçe 30 18 10 60

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 1 4 20
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 8 5 3 63
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 2 20

TYT Sosyal 30 19 7 63

Tarih-1 10 5 2 50

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 0 67
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 7 2 70

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 1 60
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 9 6 30

Matematik-1 30 9 6 30

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 5 2 42
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 3 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 15 10 50

Fizik 10 4 3 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 5 3 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 3 40
Mol kavramını açıklar. 5 3 0 60

Biyoloji 10 6 4 60

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ARSLAN 401 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,138 218,440 16 74 74 127 2459

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 21,44 19,77 12,58

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,94 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 7 0 7,00 70 7,56 7,30 3,51

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,70 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,45 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 25 1 24,75 83 20,65 20,85 12,02

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 9,37 9,52 5,00

Fizik 10 2 1 1,75 18 4,80 4,56 1,52

Kimya 10 1 0 1,00 10 3,65 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,73 6,08 3,18

TYT Fen 30 10 4 9,00 30 14,18 14,40 6,03

Toplam: 120 66 12 63,00 53 65,64 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAABDCcDBCCdEECB EB BEeECebAb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CcADCACBBE EBEBDD D C EEBDABDE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik    CBAE       BD  D BDe       

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen D C      b   C      CEbEBBAacD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 6 73

Türkçe 30 22 6 73

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 0 50
Metni yorumlar. 8 6 1 75
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 1 50
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 2 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 25 1 83

Tarih-1 10 9 1 90

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 0 70

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 0 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 1 30

Matematik-1 30 9 1 30

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 1 25
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 3 0 25
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 10 4 33

Fizik 10 2 1 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 5 1 0 20

Biyoloji 10 7 3 70

Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARİFE LÖK 361 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,553 218,440 3 12 12 19 781

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 25 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 19,05 19,77 12,58

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 7,50 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 7,22 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,87 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 21 6 19,50 65 21,09 20,85 12,02

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 10,08 9,52 5,00

Fizik 10 8 1 7,75 78 4,67 4,56 1,52

Kimya 10 7 3 6,25 63 3,51 3,76 1,33

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,12 6,08 3,18

TYT Fen 30 24 5 22,75 76 14,30 14,40 6,03

Toplam: 120 88 25 81,75 68 64,52 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAbBDdcDBCCEEECBEEBcBECaCDEeb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CbAD  CBBEAEaEBDDBDbCAEEBe Bba

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik DEdbBAEBCEAde BDbcD BDDBA EeCB

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen DBCCDAeDE ADcCaDCEAbCEAEBBACDa

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 7 77

Türkçe 30 23 7 77

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 2 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
Metni yorumlar. 8 7 1 88
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 2 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 21 6 70

Tarih-1 10 7 1 70

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 0 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 0 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 20 7 67

Matematik-1 30 20 7 67

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 7 3 58
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 8 3 67
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 24 5 80

Fizik 10 8 1 80

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Kimya 10 7 3 70

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 1 80
Mol kavramını açıklar. 5 3 2 60

Biyoloji 10 9 1 90

Mitozu açıklar. 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ YALINAT 475 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,873 218,440 12 58 58 98 1978

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 25 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 19,05 19,77 12,58

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 7,50 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 7,22 7,30 3,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,87 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 21,09 20,85 12,02

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 10,08 9,52 5,00

Fizik 10 9 0 9,00 90 4,67 4,56 1,52

Kimya 10 6 3 5,25 53 3,51 3,76 1,33

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 6,12 6,08 3,18

TYT Fen 30 19 4 18,00 60 14,30 14,40 6,03

Toplam: 120 70 26 63,50 53 64,52 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAe DdcDBCCEEdbBEbBbBd ECDEcC

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal C Ae  CB EAEaaBbb bCeAEEd AcDE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik D CCBAEB Eb  EcD ADaB DaA E  B

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen DBCCDA DECbDcaED EAACE   B  Da

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 9 63

Türkçe 30 19 9 63

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 2 2 40
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
Metni yorumlar. 8 6 2 75
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 1 2 33
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 1 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 15 9 50

Tarih-1 10 5 1 50

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 0 67
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 4 57

Matematik-1 30 17 4 57

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 7 1 58
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 6 3 50
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 19 4 63

Fizik 10 9 0 90

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 0 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 6 3 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 3 2 60
Mol kavramını açıklar. 5 3 1 60

Biyoloji 10 4 1 40

Mitozu açıklar. 5 2 0 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 1 0 50
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BENG ÜARITÜRK 465 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,643 218,440 16 80 80 142 2636

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 25 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 19,05 19,77 12,58

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 7,50 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 7,22 7,30 3,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,87 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 20 7 18,25 61 21,09 20,85 12,02

Matematik-1 30 12 9 9,75 33 10,08 9,52 5,00

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 4,67 4,56 1,52

Kimya 10 3 5 1,75 18 3,51 3,76 1,33

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,12 6,08 3,18

TYT Fen 30 12 14 8,50 28 14,30 14,40 6,03

Toplam: 120 67 36 58,00 48 64,52 64,30 34,80

TYT Türkçe AD AeDCBDBCCEEECBaEeEBddECDEAd

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal eDA aACBcEAEBb aDBDCCAbEd ABDE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik ecdCc E CEAcb BDe D  bD  DEa B

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen cBeeb ae bbc CdD EbdCEAEaBAaDD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 6 77

Türkçe 30 23 6 77

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 0 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
Metni yorumlar. 8 6 2 75
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 3 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 7 67

Tarih-1 10 6 3 60

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 1 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 7 2 70

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 0 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 12 9 40

Matematik-1 30 12 9 40

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 5 33
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 7 2 58
Binom açılımını yapar. 2 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 12 14 40

Fizik 10 1 7 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 3 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Kimya 10 3 5 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 1 3 20
Mol kavramını açıklar. 5 2 2 40

Biyoloji 10 8 2 80

Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KURU 490 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,875 218,440 1 8 8 13 657

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 25 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 4 24,00 80 19,05 19,77 12,58

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 7,50 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 7,22 7,30 3,51

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,87 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 26 2 25,50 85 21,09 20,85 12,02

Matematik-1 30 17 10 14,50 48 10,08 9,52 5,00

Fizik 10 8 1 7,75 78 4,67 4,56 1,52

Kimya 10 7 3 6,25 63 3,51 3,76 1,33

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,12 6,08 3,18

TYT Fen 30 25 4 24,00 80 14,30 14,40 6,03

Toplam: 120 93 20 88,00 73 64,52 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAABeCBDBC EEECBEEBEBECECDbcb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDADCcCBBEAEBEBDDBDC AEEB ABDa

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik D ddBeEBaEA CEBDbcDaBDDa DEeCe

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen DBCCD BDEaADbCdDCEdACEAEBBACDD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 4 83

Türkçe 30 25 4 83

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
Metni yorumlar. 8 6 2 75
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 0 50
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 26 2 87

Tarih-1 10 9 1 90

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 10 0 100

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 10 57

Matematik-1 30 17 10 57

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 9 2 75
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 4 6 33
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 25 4 83

Fizik 10 8 1 80

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 4 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 0 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 7 3 70

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 3 2 60
Mol kavramını açıklar. 5 4 1 80

Biyoloji 10 10 0 100

Mitozu açıklar. 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF OKTAR 93 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,013 218,440 14 63 63 105 2091

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 25 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 19,05 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 7,50 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 7,22 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,87 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 26 4 25,00 83 21,09 20,85 12,02

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 10,08 9,52 5,00

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,67 4,56 1,52

Kimya 10 4 1 3,75 38 3,51 3,76 1,33

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 6,12 6,08 3,18

TYT Fen 30 16 8 14,00 47 14,30 14,40 6,03

Toplam: 120 74 23 68,25 57 64,52 64,30 34,80

TYT Türkçe EECAceABDaBDcbCEDEABEEBBBEbECC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal eECDAaCACBDbAEBcBDDBEBCAEDEDAB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik DbeD e   E       BDb D   Da  E

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen ECcCBCcA DbEA  C D  cDCceEaBAd

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 6 80

Türkçe 30 24 6 80

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 1 2 33
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 0 1 0
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 8 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 26 4 87

Tarih-1 10 8 2 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 5 27

Matematik-1 30 8 5 27

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 2 3 17
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 1 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 16 8 53

Fizik 10 7 2 70

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 4 1 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 1 40
Mol kavramını açıklar. 5 2 0 40

Biyoloji 10 5 5 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAS ŞARDAŞ 6 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,188 218,440 5 14 14 21 789

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 25 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 19,05 19,77 12,58

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 7,50 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 7,22 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,87 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 28 2 27,50 92 21,09 20,85 12,02

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 10,08 9,52 5,00

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,67 4,56 1,52

Kimya 10 5 4 4,00 40 3,51 3,76 1,33

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,12 6,08 3,18

TYT Fen 30 22 7 20,25 68 14,30 14,40 6,03

Toplam: 120 90 19 85,25 71 64,52 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADAABceBDECCEbEABEEBBBECdCd

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDADbACBDCAEBEBDDBEBCAEDEeAB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik DCabcCCB EB    C BDAcD  DD  cE

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen EbcCBCeABDdEADcCdD bDDCEAEBBAC

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 5 83

Türkçe 30 25 5 83

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 2 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 8 8 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 28 2 93

Tarih-1 10 9 1 90

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 10 0 100

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 15 5 50

Matematik-1 30 15 5 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 4 4 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 6 1 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 22 7 73

Fizik 10 7 3 70

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 5 4 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 3 2 60
Mol kavramını açıklar. 5 2 2 40

Biyoloji 10 10 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Mitozu açıklar. 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL AKBULUT 284 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,515 218,440 6 18 18 26 924

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 25 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 19,05 19,77 12,58

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 7,50 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 7,22 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,87 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 24 3 23,25 78 21,09 20,85 12,02

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 10,08 9,52 5,00

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,67 4,56 1,52

Kimya 10 8 2 7,50 75 3,51 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 6,12 6,08 3,18

TYT Fen 30 21 9 18,75 63 14,30 14,40 6,03

Toplam: 120 86 23 80,25 67 64,52 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAddeCBDBCCEEEaBEEBcBECECDbcC

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDA C eBBEAEBcBDDBDaCAEEB ABDE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik    eB EBdEABC BDA D  DDBADEeCc

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen DBeCDABbEbADECdDCEdACEAEacAaDa

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 7 77

Türkçe 30 23 7 77

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 2 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
Metni yorumlar. 8 6 2 75
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 5 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 24 3 80

Tarih-1 10 7 1 70

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 0 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 18 4 60

Matematik-1 30 18 4 60

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 8 0 67
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 6 3 50
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 21 9 70

Fizik 10 7 3 70

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 4 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 8 2 80

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 1 80
Mol kavramını açıklar. 5 4 1 80

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İLKE DEVRİM ONUR 47 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,680 218,440 24 133 133 347 7021

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 25 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 13 8,75 29 19,05 19,77 12,58

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 7,50 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 7,22 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,87 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 21 8 19,00 63 21,09 20,85 12,02

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 10,08 9,52 5,00

Fizik 10 4 5 2,75 28 4,67 4,56 1,52

Kimya 10 3 3 2,25 23 3,51 3,76 1,33

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 6,12 6,08 3,18

TYT Fen 30 10 14 6,50 22 14,30 14,40 6,03

Toplam: 120 49 44 38,00 32 64,52 64,30 34,80

TYT Türkçe AcAb DaBD CaEdEa dEBb d aaDbAb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CaAeC CBaEAEBEBDDBcdCAEbBDABeb

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik  ce  e     B  cD  c  DDabcED e

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen aBCdbe DEdA  Ca  EdeC cbacAeDa

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 13 40

Türkçe 30 12 13 40

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 1 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 1 2 33
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
Metni yorumlar. 8 3 2 38
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 1 50
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 1 2 33
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 0 4 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 21 8 70

Tarih-1 10 6 3 60

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 1 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 8 2 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 6 9 20

Matematik-1 30 6 9 20

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 1 33
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 1 7 8
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 10 14 33

Fizik 10 4 5 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 2 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 1 40
Mol kavramını açıklar. 5 1 2 20

Biyoloji 10 3 6 30

Mitozu açıklar. 5 2 3 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ERDENK 677 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,343 218,440 4 13 13 20 787

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 25 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 19,05 19,77 12,58

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 7,50 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 7,22 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,87 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 26 3 25,25 84 21,09 20,85 12,02

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 10,08 9,52 5,00

Fizik 10 4 5 2,75 28 4,67 4,56 1,52

Kimya 10 3 2 2,50 25 3,51 3,76 1,33

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,12 6,08 3,18

TYT Fen 30 17 7 15,25 51 14,30 14,40 6,03

Toplam: 120 86 16 82,00 68 64,52 64,30 34,80

TYT Türkçe dECADAABDCBDECCEDbABEEBBBECECC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDADCACBDaAEBEBDDccBCAED DAB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik  CB  dCB EB Eb C  DbADb  DB DE

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen EacCBCe eb  AD adD  DDCEAEBBAC

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 28 2 93

Türkçe 30 28 2 93

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 5 0 100
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 7 1 88
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 5 0 100

TYT Sosyal 30 26 3 87

Tarih-1 10 10 0 100

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 0 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 15 4 50

Matematik-1 30 15 4 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 6 2 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 5 2 42
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 17 7 57

Fizik 10 4 5 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 1 0

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 0 40
Mol kavramını açıklar. 5 1 2 20

Biyoloji 10 10 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Mitozu açıklar. 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM CEYLAN 296 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,045 218,440 2 11 11 16 702

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 25 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 1 25,75 86 19,05 19,77 12,58

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 7,50 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 7,22 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,87 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 29 1 28,75 96 21,09 20,85 12,02

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 10,08 9,52 5,00

Fizik 10 3 4 2,00 20 4,67 4,56 1,52

Kimya 10 6 1 5,75 58 3,51 3,76 1,33

Biyoloji 10 9 0 9,00 90 6,12 6,08 3,18

TYT Fen 30 18 5 16,75 56 14,30 14,40 6,03

Toplam: 120 89 13 85,75 71 64,52 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADAABDC D CCEDE BEEBBBECECb

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDeB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik  CBb CCB EB EA  EcDbeDbB DB Dd

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen E DCddc a AEb  C DCADDCEAEBBA 

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 26 1 87

Türkçe 30 26 1 87

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 0 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 0 50
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 7 0 88
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 29 1 97

Tarih-1 10 10 0 100

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 10 0 100

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 16 6 53

Matematik-1 30 16 6 53

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 7 2 58
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 5 4 42
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 18 5 60

Fizik 10 3 4 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 4 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 0 0

Kimya 10 6 1 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 1 40
Mol kavramını açıklar. 5 4 0 80

Biyoloji 10 9 0 90

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 0 67
Mitozu açıklar. 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KE İMAN BARAL 589 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,703 218,440 9 50 50 76 1681

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 25 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 19,05 19,77 12,58

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 7,50 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 7,22 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,87 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 27 3 26,25 88 21,09 20,85 12,02

Matematik-1 30 12 9 9,75 33 10,08 9,52 5,00

Fizik 10 4 5 2,75 28 4,67 4,56 1,52

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,51 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,12 6,08 3,18

TYT Fen 30 16 11 13,25 44 14,30 14,40 6,03

Toplam: 120 79 28 72,00 60 64,52 64,30 34,80

TYT Türkçe dECAaAcBDdBDECC DEABEEBBBECEdC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDADCACBDCAEBEBDDBEBbAEDccAB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik D ee dbB E eEbB aBDA D BDea  E

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen cbcCBCbAc dEADbb D ADDeEAbBBbC

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 5 80

Türkçe 30 24 5 80

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 1 2 33
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 8 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 27 3 90

Tarih-1 10 10 0 100

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 10 0 100

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 12 9 40

Matematik-1 30 12 9 40

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 2 6 17
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 7 3 58
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 16 11 53

Fizik 10 4 5 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 0 50

Kimya 10 5 3 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 3 2 60
Mol kavramını açıklar. 5 2 1 40

Biyoloji 10 7 3 70

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Mitozu açıklar. 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM MİSİR 508 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,030 218,440 22 125 125 276 5182

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 25 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 10 17,50 58 19,05 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 7,50 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 7,22 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,87 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 21,09 20,85 12,02

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 10,08 9,52 5,00

Fizik 10 4 6 2,50 25 4,67 4,56 1,52

Kimya 10 2 6 0,50 5 3,51 3,76 1,33

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 6,12 6,08 3,18

TYT Fen 30 11 17 6,75 23 14,30 14,40 6,03

Toplam: 120 56 41 45,75 38 64,52 64,30 34,80

TYT Türkçe EEaADAeBDeBDEaaceEABEbBBBECdCb

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECcAbCACBDbAEaE DadEBCAEDcDAB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik c BD d           eD  cd b    b

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen EacCBCbbabbdA a EeadDaCddEacAC

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 10 67

Türkçe 30 20 10 67

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 0 1 0
Bir mesnevi örneği 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 8 7 1 88
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 22 7 73

Tarih-1 10 8 2 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 4 50

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 7 10

Matematik-1 30 3 7 10

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 2 2 17
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 4 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 11 17 37

Fizik 10 4 6 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 2 0

Kimya 10 2 6 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 1 3 20
Mol kavramını açıklar. 5 1 3 20

Biyoloji 10 5 5 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Mitozu açıklar. 5 2 3 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE ŞAHİN 226 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,448 218,440 18 99 99 183 3345

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 25 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 3 24,25 81 19,05 19,77 12,58

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 7,50 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 0 9,00 90 7,22 7,30 3,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,87 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 23 6 21,50 72 21,09 20,85 12,02

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 10,08 9,52 5,00

Fizik 10 4 5 2,75 28 4,67 4,56 1,52

Kimya 10 0 0 0,00 0 3,51 3,76 1,33

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 6,12 6,08 3,18

TYT Fen 30 4 5 2,75 9 14,30 14,40 6,03

Toplam: 120 58 19 53,25 44 64,52 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAABDCBDBCa EECBaEBbBECECDEA 

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CbdeCACBeEAEBEBDD DCbAEEcDABDE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik   dCe  B c a bBDA D           

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen  dCCaAdeEa                    

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 3 83

Türkçe 30 25 3 83

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 5 0 100
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
Metni yorumlar. 8 7 1 88
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 0 1 0
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 0 80
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 23 6 77

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 1 2 33
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 9 0 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 0 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 5 20

Matematik-1 30 6 5 20

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 3 17
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 3 1 25
Binom açılımını yapar. 2 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 4 5 13

Fizik 10 4 5 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 3 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN AYAN 487 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,755 218,440 8 37 37 58 1422

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 25 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 5 16,75 56 19,05 19,77 12,58

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 7,50 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 7,22 7,30 3,51

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,87 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 17 3 16,25 54 21,09 20,85 12,02

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 10,08 9,52 5,00

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,67 4,56 1,52

Kimya 10 6 3 5,25 53 3,51 3,76 1,33

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,12 6,08 3,18

TYT Fen 30 22 7 20,25 68 14,30 14,40 6,03

Toplam: 120 76 19 71,25 59 64,52 64,30 34,80

TYT Türkçe AbeA DCc B  bEECBEEBbBE   DEAC

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDAD ACBBEAEB BDb Db       BDb

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik D CCBA B cAB EBDAADbBD a  EaCB

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen DBCCDccDEdbDcC DCEdACEAEBBACaD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 5 60

Türkçe 30 18 5 60

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 1 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 1 2 33
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 0 1 0
Metni yorumlar. 8 8 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 0 0 0
Bir mesnevi örneği 2 0 1 0
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 0 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 17 3 57

Tarih-1 10 9 0 90

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 2 60

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 0 60
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 0 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 19 4 63

Matematik-1 30 19 4 63

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 8 2 67
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 7 1 58
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 22 7 73

Fizik 10 7 3 70

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 6 3 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 3 40
Mol kavramını açıklar. 5 4 0 80

Biyoloji 10 9 1 90

Mitozu açıklar. 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
REYHAN İZMİRLİOĞLU 535 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,385 218,440 7 28 28 45 1194

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 25 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 19,05 19,77 12,58

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 7,50 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 7,22 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,87 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 25 4 24,00 80 21,09 20,85 12,02

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 10,08 9,52 5,00

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,67 4,56 1,52

Kimya 10 5 2 4,50 45 3,51 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,12 6,08 3,18

TYT Fen 30 19 8 17,00 57 14,30 14,40 6,03

Toplam: 120 83 26 76,50 64 64,52 64,30 34,80

TYT Türkçe EEbdcAABD BDEeCEDEcBdEBBB CdCb

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECaADCACBDaAEBcBDDBEBCAEDc AB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik  CaDEeCB EB cbaCEBDAADbBDDB  E

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen ECcCBCbAaDd ADaC D ADaCEAEaBAa

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 8 67

Türkçe 30 20 8 67

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 1 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 0 1 0
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 6 2 75
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 2 40

TYT Sosyal 30 25 4 83

Tarih-1 10 9 1 90

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 19 6 63

Matematik-1 30 19 6 63

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 6 3 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 9 3 75
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 19 8 63

Fizik 10 7 3 70

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 5 2 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 2 40
Mol kavramını açıklar. 5 3 0 60

Biyoloji 10 7 3 70

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ROTİNDA YÖYLER 411 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,113 218,440 21 121 121 259 4830

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 25 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 12 15,00 50 19,05 19,77 12,58

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 7,50 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 7,22 7,30 3,51

Felsefe 5 1 4 0,00 0 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,87 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 17 13 13,75 46 21,09 20,85 12,02

Matematik-1 30 11 15 7,25 24 10,08 9,52 5,00

Fizik 10 4 6 2,50 25 4,67 4,56 1,52

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 3,51 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,12 6,08 3,18

TYT Fen 30 12 18 7,50 25 14,30 14,40 6,03

Toplam: 120 58 58 43,50 36 64,52 64,30 34,80

TYT Türkçe ADcbBeeBDBCadEECBEEBbBbeEbeEAb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal eDAcaAeBBEAdBEcDDaaabcEbaDABDE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik e eCaeacacbBCdeDA  bB eBADEcCe

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen aBCCbbdbcCbcaddadEdbCEAEcBdCDa

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 12 60

Türkçe 30 18 12 60

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 2 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 1 2 33
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
Metni yorumlar. 8 8 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 0 2 0
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 4 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 17 13 57

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 11 15 37

Matematik-1 30 11 15 37

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 5 5 42
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 5 5 42
Binom açılımını yapar. 2 1 1 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 12 18 40

Fizik 10 4 6 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 2 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 1 9 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 1 4 20
Mol kavramını açıklar. 5 0 5 0

Biyoloji 10 7 3 70

Mitozu açıklar. 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA DAŞ 484 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,465 218,440 20 117 117 244 4599

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 25 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 15 9,25 31 19,05 19,77 12,58

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 7,50 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 7 1 6,75 68 7,22 7,30 3,51

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,87 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 12 6 10,50 35 21,09 20,85 12,02

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 10,08 9,52 5,00

Fizik 10 5 5 3,75 38 4,67 4,56 1,52

Kimya 10 1 2 0,50 5 3,51 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 6,12 6,08 3,18

TYT Fen 30 12 10 9,50 32 14,30 14,40 6,03

Toplam: 120 52 36 43,00 36 64,52 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAABcCBeBbabEE eaEccBad dbEcb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDAe AeBcaAEBEcDDB       e    

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik D dCB E  EAe dBDb D BDDB  ED a

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen DBCeDAeecab  b D    CEAE BdCaa

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 15 43

Türkçe 30 13 15 43

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 0 2 0
Metni yorumlar. 8 4 4 50
İki halk hikâyesi örneği 1 0 1 0
Bir mesnevi örneği 2 0 2 0
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 0 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 0 4 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 12 6 40

Tarih-1 10 5 4 50

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 1 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 7 1 70

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 0 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 0 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 15 5 50

Matematik-1 30 15 5 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 7 3 58
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 5 2 42
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 12 10 40

Fizik 10 5 5 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 5 1 1 20

Biyoloji 10 6 3 60

Mitozu açıklar. 5 3 1 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA BİLEK 593 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,263 218,440 17 83 83 147 2789

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 25 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 6 18,50 62 19,05 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 7,50 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 7 1 6,75 68 7,22 7,30 3,51

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,87 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 22 5 20,75 69 21,09 20,85 12,02

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 10,08 9,52 5,00

Fizik 10 5 5 3,75 38 4,67 4,56 1,52

Kimya 10 6 3 5,25 53 3,51 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 6,12 6,08 3,18

TYT Fen 30 18 10 15,50 52 14,30 14,40 6,03

Toplam: 120 68 26 61,50 51 64,52 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADAABDCBD CebcbeeE   BECECC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal aECDAcCACB  dEBEBDDBEB AEDEDce

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik      dCB b  E    BD cD  Dca  E

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen EaaCBeDAeeAEADbCac ADDCE EaBbC

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 6 67

Türkçe 30 20 6 67

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 5 0 100
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 0 50
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 8 2 3 25
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 5 0 100

TYT Sosyal 30 22 5 73

Tarih-1 10 8 2 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 7 1 70

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 8 5 27

Matematik-1 30 8 5 27

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 3 3 25
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 1 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 18 10 60

Fizik 10 5 5 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 6 3 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 1 80
Mol kavramını açıklar. 5 2 2 40

Biyoloji 10 7 2 70

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Mitozu açıklar. 5 2 2 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÖZÜAÇIK 553 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,348 218,440 11 55 55 84 1807

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 25 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 3 19,25 64 19,05 19,77 12,58

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 7,50 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 7,22 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,87 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 22 2 21,50 72 21,09 20,85 12,02

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 10,08 9,52 5,00

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,67 4,56 1,52

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,51 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 6,12 6,08 3,18

TYT Fen 30 18 7 16,25 54 14,30 14,40 6,03

Toplam: 120 73 15 69,25 58 64,52 64,30 34,80

TYT Türkçe EE A  A cCBD CC DbcBEEBBB CECC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BEC AaC CBD AEaE  D EBCAEDEDAB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik D B   CB E  EAB  cD AD  bDa  E

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen ECcCBC AaDc ADaCdD  DaCEAbBBA 

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 3 67

Türkçe 30 20 3 67

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 0 67
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 1 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 1 0 33
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 0 50
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 6 2 75
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 0 80

TYT Sosyal 30 22 2 73

Tarih-1 10 7 1 70

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 0 67
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 1 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 1 50

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 1 40
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 0 50

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 13 3 43

Matematik-1 30 13 3 43

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 5 2 42
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 5 1 42
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 18 7 60

Fizik 10 7 2 70

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 4 3 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 2 40
Mol kavramını açıklar. 5 2 1 40

Biyoloji 10 7 2 70

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 1 33
Mitozu açıklar. 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE AKDAĞ 19 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,830 218,440 10 52 52 78 1700

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 25 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 19,05 19,77 12,58

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 7,50 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 7,22 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,87 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 29 1 28,75 96 21,09 20,85 12,02

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 10,08 9,52 5,00

Fizik 10 7 1 6,75 68 4,67 4,56 1,52

Kimya 10 3 5 1,75 18 3,51 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 6,12 6,08 3,18

TYT Fen 30 16 10 13,50 45 14,30 14,40 6,03

Toplam: 120 79 23 73,25 61 64,52 64,30 34,80

TYT Türkçe dDAAdDCBDBCCEEECBEEBEBEeE  Ecb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDADCACBcEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik  cdbB EB EbB  BDA    DDa  Ea e

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen DBC  ABDEbbebC e EdACEAEBBcaba

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 5 77

Türkçe 30 23 5 77

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 2 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
Metni yorumlar. 8 7 1 88
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 2 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 29 1 97

Tarih-1 10 9 1 90

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 10 0 100

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 11 7 37

Matematik-1 30 11 7 37

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 6 0 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 2 6 17
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 16 10 53

Fizik 10 7 1 70

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 0 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 3 5 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 1 4 20
Mol kavramını açıklar. 5 2 1 40

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA HUN ÇERÇİ 15 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,700 218,440 15 67 67 116 2237

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 25 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 5 20,75 69 19,05 19,77 12,58

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 7,50 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 7,22 7,30 3,51

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,87 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 23 6 21,50 72 21,09 20,85 12,02

Matematik-1 30 11 16 7,00 23 10,08 9,52 5,00

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,67 4,56 1,52

Kimya 10 6 1 5,75 58 3,51 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,12 6,08 3,18

TYT Fen 30 19 7 17,25 58 14,30 14,40 6,03

Toplam: 120 75 34 66,50 55 64,52 64,30 34,80

TYT Türkçe EEdADAAdDCBDECaED AB EdBBEC Cb

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDADCACBDbAEBEBcDBdBbcEDc AB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik abBcbeeBdbBaEb CbBDccDbBDea  E

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen EbbCBCb BDeEAD CED  DaCEAEaBeC

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 5 73

Türkçe 30 22 5 73

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 5 1 63
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 1 60

TYT Sosyal 30 23 6 77

Tarih-1 10 10 0 100

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 11 16 37

Matematik-1 30 11 16 37

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 1 1 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 3 7 25
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 6 5 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 19 7 63

Fizik 10 6 3 60

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 0 50

Kimya 10 6 1 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 3 1 60
Mol kavramını açıklar. 5 3 0 60

Biyoloji 10 7 3 70

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Mitozu açıklar. 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ULUÇ GÜNGÖR 559 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,868 218,440 23 127 127 290 5561

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 25 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 14 12,50 42 19,05 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 7,50 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 7,22 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,87 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 21,09 20,85 12,02

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 10,08 9,52 5,00

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,67 4,56 1,52

Kimya 10 4 5 2,75 28 3,51 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 6,12 6,08 3,18

TYT Fen 30 17 11 14,25 48 14,30 14,40 6,03

Toplam: 120 57 38 47,50 40 64,52 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAAaDCBcBCbbEECedEecBdCcbDbce

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDAebACBBEAEBEBDDcDaCAEEB Aaeb

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik DddeB c  c     c              

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen cBCCbABDEbbDaCaDb bACEAEa AeDb

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 14 53

Türkçe 30 16 14 53

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 0 2 0
Metni yorumlar. 8 3 5 38
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 0 2 0
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 4 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 7 73

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 6 7

Matematik-1 30 2 6 7

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 1 8
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 0 4 0
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 17 11 57

Fizik 10 7 3 70

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 4 5 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 1 3 20
Mol kavramını açıklar. 5 3 2 60

Biyoloji 10 6 3 60

Mitozu açıklar. 5 3 1 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT KARABUL UT 531 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,345 218,440 25 134 134 382 7633

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 25 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 14 10,50 35 19,05 19,77 12,58

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 7,50 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,22 7,30 3,51

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,87 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 19 3 18,25 61 21,09 20,85 12,02

Matematik-1 30 2 11 -0,75 -3 10,08 9,52 5,00

Fizik 10 3 7 1,25 13 4,67 4,56 1,52

Kimya 10 2 1 1,75 18 3,51 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,12 6,08 3,18

TYT Fen 30 12 11 9,25 31 14,30 14,40 6,03

Toplam: 120 47 39 37,25 31 64,52 64,30 34,80

TYT Türkçe EdCADAABcdcDECadebAdEEdaBca  b

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal cECDADCACBDCAEBEBDDc a  E     

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik abdaEdb  d dE  b a   c        

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen EacCaeDcab  A  d D  DaCdAEBBAa

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 14 47

Türkçe 30 14 14 47

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 2 3 40
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 8 4 4 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 0 3 0

TYT Sosyal 30 19 3 63

Tarih-1 10 9 1 90

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 1 1 20

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 11 7

Matematik-1 30 2 11 7

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 1 5 8
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 3 8
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 12 11 40

Fizik 10 3 7 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 3 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 2 0

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 1 0 20
Mol kavramını açıklar. 5 1 1 20

Biyoloji 10 7 3 70

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
UTKUCEM ARINCI 7 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,863 218,440 13 59 59 99 1979

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 25 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 19,05 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 7,50 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 7,22 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,87 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 22 8 20,00 67 21,09 20,85 12,02

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 10,08 9,52 5,00

Fizik 10 6 2 5,50 55 4,67 4,56 1,52

Kimya 10 4 1 3,75 38 3,51 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 6,12 6,08 3,18

TYT Fen 30 16 7 14,25 48 14,30 14,40 6,03

Toplam: 120 73 27 66,25 55 64,52 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADcABeCBDECacDEcBEEBBBEeECe

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDADdcCBDbAEaEBbDBEBbAEDceAB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik D B EaC d   c   dBD cD B DBA E

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen EacCBC A DdE D C D  DeCEbEaBdC

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 7 77

Türkçe 30 23 7 77

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 7 1 88
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 22 8 73

Tarih-1 10 8 2 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 12 5 40

Matematik-1 30 12 5 40

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 7 2 58
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 2 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 16 7 53

Fizik 10 6 2 60

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 0 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 4 1 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 1 40
Mol kavramını açıklar. 5 2 0 40

Biyoloji 10 6 4 60

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Mitozu açıklar. 5 2 3 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİTALP YAZAR 514 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,395 218,440 19 103 103 197 3656

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 25 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 19,05 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 7,50 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 6 1 5,75 58 7,22 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,87 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 20 4 19,00 63 21,09 20,85 12,02

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 10,08 9,52 5,00

Fizik 10 5 2 4,50 45 4,67 4,56 1,52

Kimya 10 5 2 4,50 45 3,51 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 6,12 6,08 3,18

TYT Fen 30 17 6 15,50 52 14,30 14,40 6,03

Toplam: 120 61 22 55,50 46 64,52 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADA Be cDc b DEA dEBBBEdd C

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal cECDADC CBDCAd EB D EBCAE d Ac

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik c   caC  E  c    BD     DeB  E

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen Ea CBC  eD EbDaCED  DaCE EBBAa

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 7 57

Türkçe 30 17 7 57

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 2 2 40
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 0 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 0 0 0
Bir mesnevi örneği 2 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 6 1 75
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 2 40

TYT Sosyal 30 20 4 67

Tarih-1 10 8 1 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 6 1 60

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 1 20
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 2 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 5 23

Matematik-1 30 7 5 23

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 4 2 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 2 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 17 6 57

Fizik 10 5 2 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 0 50

Kimya 10 5 2 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 2 40
Mol kavramını açıklar. 5 3 0 60

Biyoloji 10 7 2 70

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 4 0 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYTUĞ BAŞ 573 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,925 218,440 5 22 22 30 956

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 19,97 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 7,45 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,30 7,30 3,51

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,80 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 22 2 21,50 72 21,05 20,85 12,02

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 9,25 9,52 5,00

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,56 4,56 1,52

Kimya 10 10 0 10,00 100 3,95 3,76 1,33

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,18 6,08 3,18

TYT Fen 30 25 4 24,00 80 14,69 14,40 6,03

Toplam: 120 86 20 81,00 68 64,61 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAAacCcDBC cEECB  BcBECdCDEcb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDADa CBBEAEBbBDDBDC  E  DA DE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik D eCB EBCcAaCEcDAcD BDDBA EbCB

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen DBCCD eDEbADECEDCEAACEAEaBAaDD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 8 63

Türkçe 30 19 8 63

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 2 3 40
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
Metni yorumlar. 8 5 1 63
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 0 1 0
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 2 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 2 73

Tarih-1 10 8 1 80

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 1 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 0 33
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 0 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 20 6 67

Matematik-1 30 20 6 67

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 9 2 75
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 7 3 58
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 25 4 83

Fizik 10 7 2 70

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 0 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 10 0 100

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 5 0 100
Mol kavramını açıklar. 5 5 0 100

Biyoloji 10 8 2 80

Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN YILDIZ 533 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,985 218,440 15 79 79 141 2624

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 12 13,00 43 19,97 19,77 12,58

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 7,45 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 0 9,00 90 7,30 7,30 3,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,80 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 20 4 19,00 63 21,05 20,85 12,02

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 9,25 9,52 5,00

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,56 4,56 1,52

Kimya 10 8 2 7,50 75 3,95 3,76 1,33

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,18 6,08 3,18

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 14,69 14,40 6,03

Toplam: 120 72 26 65,50 55 64,61 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADAbdcdcDbbCEebABdEBBB  Ebb

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BEC Aa  CBDCAEBEBDD EB AaDa eB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik D B  eCecE    a E  b D  aDB DE

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen ECDCBCcABDAEADcCdDCADDCEeEBBAC

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 12 53

Türkçe 30 16 12 53

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 1 4 20
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 0 1 0
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 8 6 2 75
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 2 20

TYT Sosyal 30 20 4 67

Tarih-1 10 6 1 60

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 0 67
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 9 0 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 0 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 10 6 33

Matematik-1 30 10 6 33

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 4 1 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 3 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 26 4 87

Fizik 10 9 1 90

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 8 2 80

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 1 80
Mol kavramını açıklar. 5 4 1 80

Biyoloji 10 9 1 90

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY TEMÜR 665 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,905 218,440 17 89 89 158 2951

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 19,97 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 7,45 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,30 7,30 3,51

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,80 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 21 4 20,00 67 21,05 20,85 12,02

Matematik-1 30 11 11 8,25 28 9,25 9,52 5,00

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,56 4,56 1,52

Kimya 10 3 4 2,00 20 3,95 3,76 1,33

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,18 6,08 3,18

TYT Fen 30 17 10 14,50 48 14,69 14,40 6,03

Toplam: 120 68 34 59,50 50 64,61 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAbacecDBCCEdECBEEBEBdCEaD  e

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDADCbCBcEAEBEBDDBDaC EE bA   

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik cEeCBAa a  d cBee D B Da DEabB

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen cBCCDAdeEabcaCdD E  CEbEBBACDa

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 9 63

Türkçe 30 19 9 63

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 1 4 20
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
Metni yorumlar. 8 6 0 75
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 3 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 21 4 70

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 0 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 11 11 37

Matematik-1 30 11 11 37

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 4 33
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 5 4 42
Binom açılımını yapar. 2 1 1 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 17 10 57

Fizik 10 6 4 60

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 3 4 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 1 3 20
Mol kavramını açıklar. 5 2 1 40

Biyoloji 10 8 2 80

Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BESTE ÜLGÜNER 461 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,268 218,440 14 71 71 123 2372

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 19,97 19,77 12,58

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 7,45 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 7,30 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,80 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 25 4 24,00 80 21,05 20,85 12,02

Matematik-1 30 9 15 5,25 18 9,25 9,52 5,00

Fizik 10 5 5 3,75 38 4,56 4,56 1,52

Kimya 10 2 5 0,75 8 3,95 3,76 1,33

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 6,18 6,08 3,18

TYT Fen 30 11 15 7,25 24 14,69 14,40 6,03

Toplam: 120 72 37 62,75 52 64,61 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADAABDCBDECaEDEcBEEBBBEdECC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDADaACBDaAEBEdaDBEBCAED DAB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik DbB ad Bd BCaec aBcccb cDDc Dc

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen EacCBbDecD E Dbddea DD EeEacde

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 27 3 90

Türkçe 30 27 3 90

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 5 0 100
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 7 1 88
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 25 4 83

Tarih-1 10 9 1 90

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 0 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 15 30

Matematik-1 30 9 15 30

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 1 1 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 4 6 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 7 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 11 15 37

Fizik 10 5 5 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 2 5 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 1 40
Mol kavramını açıklar. 5 0 4 0

Biyoloji 10 4 5 40

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Mitozu açıklar. 5 0 4 0
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CANER AKYILDIZ 104 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,808 218,440 26 136 136 476 10173

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 6 9,50 32 19,97 19,77 12,58

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 7,45 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 7,30 7,30 3,51

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 2,80 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 5 10 2,50 8 21,05 20,85 12,02

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 9,25 9,52 5,00

Fizik 10 2 6 0,50 5 4,56 4,56 1,52

Kimya 10 1 2 0,50 5 3,95 3,76 1,33

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 6,18 6,08 3,18

TYT Fen 30 4 11 1,25 4 14,69 14,40 6,03

Toplam: 120 25 31 17,25 14 64,61 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAd c    C  dECBaE  Bda C   C

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal C be  Ca d    a b Db  EEdc   a

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik       E CcA            a  EbaB

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen cdCC cab aA      bb    b Bd  a

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 6 37

Türkçe 30 11 6 37

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 1 1 20
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 0 0 0
Metni yorumlar. 8 3 1 38
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 0 0 0
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 2 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 5 10 17

Tarih-1 10 2 4 20

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 0 2 0
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 3 10

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 0 2 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 0 33
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 0 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 5 4 17

Matematik-1 30 5 4 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 1 8
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 3 1 25
Binom açılımını yapar. 2 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 4 11 13

Fizik 10 2 6 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 2 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 2 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 1 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 1 2 20
Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Biyoloji 10 1 3 10

Mitozu açıklar. 5 1 1 20
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR ARDA ÖZCAN 63 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,223 218,440 9 42 42 65 1548

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 4 22,00 73 19,97 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 7,45 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 7,30 7,30 3,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,80 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 23 4 22,00 73 21,05 20,85 12,02

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 9,25 9,52 5,00

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,56 4,56 1,52

Kimya 10 6 4 5,00 50 3,95 3,76 1,33

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 6,18 6,08 3,18

TYT Fen 30 19 10 16,50 55 14,69 14,40 6,03

Toplam: 120 78 23 72,25 60 64,61 64,30 34,80

TYT Türkçe EEdADAAaD cDECC DEcBEEBBBE ECC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal cECDADaACBDCAEBEBDDBddCAED   B

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik aCe  CCe E C  B   DAA  BDea DE

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen EaaCBCDABDdEADcCdDdADa EdEBBda

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 4 77

Türkçe 30 23 4 77

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 2 2 40
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 7 1 88
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 0 80

TYT Sosyal 30 23 4 77

Tarih-1 10 8 2 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 10 0 100

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 0 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 13 5 43

Matematik-1 30 13 5 43

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 1 1 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 6 2 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 5 1 42
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 19 10 63

Fizik 10 8 2 80

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 4 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 6 4 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 3 2 60
Mol kavramını açıklar. 5 3 2 60

Biyoloji 10 5 4 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 2 2 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN ÇILGIN 488 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,325 218,440 13 60 60 100 1997

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 19,97 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 7,45 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,30 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,80 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 26 4 25,00 83 21,05 20,85 12,02

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 9,25 9,52 5,00

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,56 4,56 1,52

Kimya 10 7 3 6,25 63 3,95 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,18 6,08 3,18

TYT Fen 30 20 10 17,50 58 14,69 14,40 6,03

Toplam: 120 76 22 70,50 59 64,61 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAABDCBDBCedEECBEEBcBdaEaDbAC

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDAeCACcBEAEBEBDDBDaCAEEBDABDc

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik   a   EB      BD  D   D   E   

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen cBeCDABDcaADEddDCEAdCEeEBddCDD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 7 77

Türkçe 30 23 7 77

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 5 0 100
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
Metni yorumlar. 8 7 1 88
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 0 2 0
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 3 40
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 26 4 87

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 1 23

Matematik-1 30 7 1 23

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 0 25
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 2 1 17
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 20 10 67

Fizik 10 6 4 60

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 4 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Kimya 10 7 3 70

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 5 0 100
Mol kavramını açıklar. 5 2 3 40

Biyoloji 10 7 3 70

Mitozu açıklar. 5 2 3 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELMİRA TENİŞ 469 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,308 218,440 11 54 54 81 1744

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 19,97 19,77 12,58

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 7,45 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 7,30 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,80 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 25 2 24,50 82 21,05 20,85 12,02

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 9,25 9,52 5,00

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,56 4,56 1,52

Kimya 10 8 2 7,50 75 3,95 3,76 1,33

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,18 6,08 3,18

TYT Fen 30 25 5 23,75 79 14,69 14,40 6,03

Toplam: 120 79 15 75,25 63 64,61 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADAABceBDE C DEcBdEaBBECECb

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDADCACBDbAEBE DDBEBCAEDa  B

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik DCBc aCB EB                   

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen EbDCBCeABDAEADbaEDCADDCEAEaBAC

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 6 73

Türkçe 30 22 6 73

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 2 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 0 0 0
Bir mesnevi örneği 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 5 3 63
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 25 2 83

Tarih-1 10 10 0 100

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 8 1 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 0 50

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 7 2 23

Matematik-1 30 7 2 23

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 2 1 17
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 25 5 83

Fizik 10 8 2 80

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 8 2 80

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 1 80
Mol kavramını açıklar. 5 4 1 80

Biyoloji 10 9 1 90

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR YAZAR 402 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,713 218,440 22 113 113 226 4099

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 19,97 19,77 12,58

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 7,45 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 7,30 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,80 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 21,05 20,85 12,02

Fizik 10 4 6 2,50 25 4,56 4,56 1,52

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 3,95 3,76 1,33

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 6,18 6,08 3,18

TYT Fen 30 10 16 6,00 20 14,69 14,40 6,03

Toplam: 120 58 28 51,00 43 64,61 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADAABDCBDECCEDEcBEEBBBdddCb

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDAaCACBDCAdBaBbDBEBbAEDEDce

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Fen cbcCBCDeecdEdbad    DaCEbEadAe

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 5 83

Türkçe 30 25 5 83

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 5 0 100
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 7 1 88
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 23 7 77

Tarih-1 10 9 1 90

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 1 0

TYT Fen 30 10 16 33

Fizik 10 4 6 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 2 0

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 1 4 20
Mol kavramını açıklar. 5 0 1 0

Biyoloji 10 5 5 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 2 3 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HANDE KIRLI 560 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,600 218,440 12 57 57 95 1934

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 19,97 19,77 12,58

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 7,45 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,30 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,80 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 27 3 26,25 88 21,05 20,85 12,02

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 9,25 9,52 5,00

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,56 4,56 1,52

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,95 3,76 1,33

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,18 6,08 3,18

TYT Fen 30 17 8 15,00 50 14,69 14,40 6,03

Toplam: 120 75 17 70,75 59 64,61 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADAAaDCcDbCCEDEcBEEBBBEeECC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDADCACBDaAEBEBDDBEBbAEDEDAe

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik D        E      cBDA         E

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen EdaCBb AeDA A dCbD  DDCEbEBBAa

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 5 83

Türkçe 30 25 5 83

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 2 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 7 1 88
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 27 3 90

Tarih-1 10 10 0 100

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 1 20

Matematik-1 30 6 1 20

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 2 0 17
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 1 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 17 8 57

Fizik 10 5 4 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 2 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 4 2 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 1 40
Mol kavramını açıklar. 5 2 1 40

Biyoloji 10 8 2 80

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL NUR ÖZDEMİR 506 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,825 218,440 4 16 16 24 854

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 19,97 19,77 12,58

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 7,45 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 7,30 7,30 3,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,80 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 28 2 27,50 92 21,05 20,85 12,02

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 9,25 9,52 5,00

Fizik 10 5 5 3,75 38 4,56 4,56 1,52

Kimya 10 7 1 6,75 68 3,95 3,76 1,33

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,18 6,08 3,18

TYT Fen 30 22 6 20,50 68 14,69 14,40 6,03

Toplam: 120 89 16 85,00 71 64,61 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAABeCBDBCCEEECeEEBEBECECDEAC

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDADCACBBEAEBEBDDBDCbeEEBDABDE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik aEeCBeEB E a  dD   aBD    E  B

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen cBCCbAebEaAD  dDCEAACEAEBBACDD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 28 2 93

Türkçe 30 28 2 93

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
Metni yorumlar. 8 7 1 88
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 5 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 28 2 93

Tarih-1 10 10 0 100

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 10 0 100

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 11 6 37

Matematik-1 30 11 6 37

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 3 33
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 4 2 33
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 22 6 73

Fizik 10 5 5 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 7 1 70

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 0 80
Mol kavramını açıklar. 5 3 1 60

Biyoloji 10 10 0 100

Mitozu açıklar. 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM AŞKIN 427 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,728 218,440 19 94 94 172 3153

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 12 11,00 37 19,97 19,77 12,58

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 7,45 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 7 0 7,00 70 7,30 7,30 3,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,80 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 16 8 14,00 47 21,05 20,85 12,02

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 9,25 9,52 5,00

Fizik 10 4 5 2,75 28 4,56 4,56 1,52

Kimya 10 6 1 5,75 58 3,95 3,76 1,33

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,18 6,08 3,18

TYT Fen 30 19 7 17,25 58 14,69 14,40 6,03

Toplam: 120 64 33 55,75 46 64,61 64,30 34,80

TYT Türkçe EECdDdc ca DbCacbEABEEBa dC Cb

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BEeaAe AedDCAE EBD  EB dEDbe B

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik aCBb e BAEB cAa  BD bD  DDB DE

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen ca CBCeeBbdEAD CED  cDCEAEBBAC

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 12 47

Türkçe 30 14 12 47

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 0 3 0
Türkçenin tarihî gelişimi 3 1 2 33
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 8 6 1 75
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 2 40

TYT Sosyal 30 16 8 53

Tarih-1 10 4 5 40

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 1 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 7 0 70

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 0 60
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 0 50

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 15 6 50

Matematik-1 30 15 6 50

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 6 2 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 3 33
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 19 7 63

Fizik 10 4 5 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 2 0

Kimya 10 6 1 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 3 1 60
Mol kavramını açıklar. 5 3 0 60

Biyoloji 10 9 1 90

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Mitozu açıklar. 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
JİNDA AYDEMİR 501 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,053 218,440 3 5 5 8 563

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 3 25,25 84 19,97 19,77 12,58

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 7,45 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,30 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,80 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 26 4 25,00 83 21,05 20,85 12,02

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 9,25 9,52 5,00

Fizik 10 5 3 4,25 43 4,56 4,56 1,52

Kimya 10 7 2 6,50 65 3,95 3,76 1,33

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,18 6,08 3,18

TYT Fen 30 21 6 19,50 65 14,69 14,40 6,03

Toplam: 120 92 19 87,25 73 64,61 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADAAdcCBDECC DbABEEBBBECECC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECcADCACBDaAEBEBDDBEBCAEDbeAB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik DCBa CCB EB EbdC BDAADb DDadDE

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen E cCBCee DAEADcCaD ADDCEAEBBAa

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 26 3 87

Türkçe 30 26 3 87

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 2 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 7 1 88
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 5 0 100

TYT Sosyal 30 26 4 87

Tarih-1 10 9 1 90

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 19 6 63

Matematik-1 30 19 6 63

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 7 3 58
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 7 3 58
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 21 6 70

Fizik 10 5 3 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 7 2 70

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 1 80
Mol kavramını açıklar. 5 3 1 60

Biyoloji 10 9 1 90

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Mitozu açıklar. 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇNAZ ULUCA 302 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,185 218,440 18 91 91 166 3021

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 19,97 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 7,45 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,30 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,80 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 25 3 24,25 81 21,05 20,85 12,02

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 9,25 9,52 5,00

Fizik 10 7 1 6,75 68 4,56 4,56 1,52

Kimya 10 1 4 0,00 0 3,95 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,18 6,08 3,18

TYT Fen 30 15 8 13,00 43 14,69 14,40 6,03

Toplam: 120 67 23 61,25 51 64,61 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADeABDeBDbdaEDEcBEEBBBcCECC

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDAe ACBDaAEBEBDDBEBCeEDED B

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik e    C     e b    D   b De   E

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen ECcCBC A DdEb ce    DaCEAEacAC

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 7 77

Türkçe 30 23 7 77

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 0 1 0
Bir mesnevi örneği 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 7 1 88
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 25 3 83

Tarih-1 10 8 1 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 1 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 4 5 13

Matematik-1 30 4 5 13

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 2 2 17
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 2 17
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 15 8 50

Fizik 10 7 1 70

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 0 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 1 3 20
Mol kavramını açıklar. 5 0 1 0

Biyoloji 10 7 3 70

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Mitozu açıklar. 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ERTAŞ 428 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,700 218,440 24 128 128 296 5742

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 19,97 19,77 12,58

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 7,45 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 7,30 7,30 3,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,80 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 17 7 15,25 51 21,05 20,85 12,02

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 9,25 9,52 5,00

Fizik 10 4 6 2,50 25 4,56 4,56 1,52

Kimya 10 3 4 2,00 20 3,95 3,76 1,33

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 6,18 6,08 3,18

TYT Fen 30 11 16 7,00 23 14,69 14,40 6,03

Toplam: 120 51 41 40,75 34 64,61 64,30 34,80

TYT Türkçe AbAA D BDceC EEaBEEBbBaCdaDEcb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDd   CBBEAEa  DDBDaCAacB eBeE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik   d edEB c Bad        D   EbaB

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen bBCCbAabcabD  dD EbcCEdEacdeDa

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 10 57

Türkçe 30 17 10 57

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 0 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
Metni yorumlar. 8 6 2 75
İki halk hikâyesi örneği 1 0 1 0
Bir mesnevi örneği 2 1 0 50
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 4 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 17 7 57

Tarih-1 10 6 1 60

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 2 60

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 1 60
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 0 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 1 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 6 8 20

Matematik-1 30 6 8 20

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 3 25
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 1 1 8
Binom açılımını yapar. 2 0 2 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 11 16 37

Fizik 10 4 6 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Kimya 10 3 4 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 2 2 40
Mol kavramını açıklar. 5 1 2 20

Biyoloji 10 4 6 40

Mitozu açıklar. 5 1 4 20
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NECDET EFE MANİSALI 552 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,150 218,440 25 132 132 337 6715

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 12 15,00 50 19,97 19,77 12,58

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 7,45 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 7,30 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,80 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 22 8 20,00 67 21,05 20,85 12,02

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 9,25 9,52 5,00

Fizik 10 4 6 2,50 25 4,56 4,56 1,52

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 3,95 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 6,18 6,08 3,18

TYT Fen 30 11 19 6,25 21 14,69 14,40 6,03

Toplam: 120 56 64 40,00 33 64,61 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADAeBDCcDEbeaDEABdbaaBEaaCe

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal aECDAeaACBaCAEBaaDbBEBCAEDEDAe

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik cdBbceddAbebcdabdBDebcdacaceDc

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen caaCdbDeBDcbbedbcDabDaeEAEaBAa

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 12 60

Türkçe 30 18 12 60

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 0 1 0
Bir mesnevi örneği 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 4 4 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 22 8 73

Tarih-1 10 7 3 70

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 6 4 60

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 0 2 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 25 17

Matematik-1 30 5 25 17

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 0 2 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 4 8 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 0 12 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 11 19 37

Fizik 10 4 6 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 1 9 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 0 5 0
Mol kavramını açıklar. 5 1 4 20

Biyoloji 10 6 4 60

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİYAZİ DE SOUZA 591 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,835 218,440 8 36 36 57 1421

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 5 20,75 69 19,97 19,77 12,58

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 7,45 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,30 7,30 3,51

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,80 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 24 3 23,25 78 21,05 20,85 12,02

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 9,25 9,52 5,00

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,56 4,56 1,52

Kimya 10 7 0 7,00 70 3,95 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,18 6,08 3,18

TYT Fen 30 21 6 19,50 65 14,69 14,40 6,03

Toplam: 120 80 19 75,25 63 64,61 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAABeCBDBC  EECBaEBEBd EdDEAb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal C ADCACBBEAEBbBDDBDC  EEBDceDE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik D eCB EBCEbc   a     DDaA E CB

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen DBCdDAdDEaAD C D EAACEeEaBAaDD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 5 73

Türkçe 30 22 5 73

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
Metni yorumlar. 8 7 1 88
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 0 0 0
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 3 20
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 24 3 80

Tarih-1 10 9 0 90

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 0 67
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 0 33
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 1 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 13 5 43

Matematik-1 30 13 5 43

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 5 1 42
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 4 4 33
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 21 6 70

Fizik 10 7 3 70

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 7 0 70

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 0 80
Mol kavramını açıklar. 5 3 0 60

Biyoloji 10 7 3 70

Mitozu açıklar. 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK ÖNDER 525 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,268 218,440 2 4 4 7 555

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 19,97 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 7,45 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 7,30 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,80 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 27 2 26,50 88 21,05 20,85 12,02

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 9,25 9,52 5,00

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,56 4,56 1,52

Kimya 10 8 2 7,50 75 3,95 3,76 1,33

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,18 6,08 3,18

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 14,69 14,40 6,03

Toplam: 120 95 19 90,25 75 64,61 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADAABcCBDcCacDbcBEEeBBECECb

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECaAeCACBDCAEBEBDDBEBCAEDE AB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik  CBD aCB EBCEbd EBDAADCaDDaA E

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen ECDCBCDAeDbEADcCEDCADaCEAEBBAC

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 8 73

Türkçe 30 22 8 73

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 5 3 63
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 27 2 90

Tarih-1 10 8 2 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 10 0 100

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 20 5 67

Matematik-1 30 20 5 67

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 7 3 58
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 9 2 75
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 26 4 87

Fizik 10 9 1 90

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 8 2 80

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 3 2 60
Mol kavramını açıklar. 5 5 0 100

Biyoloji 10 9 1 90

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Mitozu açıklar. 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ZİYA ÖNER 617 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,113 218,440 16 87 87 156 2869

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 19,97 19,77 12,58

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 7,45 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 7,30 7,30 3,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,80 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 25 5 23,75 79 21,05 20,85 12,02

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 9,25 9,52 5,00

Fizik 10 2 6 0,50 5 4,56 4,56 1,52

Kimya 10 2 5 0,75 8 3,95 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 6,18 6,08 3,18

TYT Fen 30 10 14 6,50 22 14,69 14,40 6,03

Toplam: 120 67 34 58,50 49 64,61 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAABcdBDBbaEEECBEEaEBEdECeEce

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDADaACBBEAEBEBDDBDCdAEdBDAecE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik   dCB EBea  C BDc   BaDa  E  B

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen bBeb A ecabc  dDdEd CEe aBACDa

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 9 70

Türkçe 30 21 9 70

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 2 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
Metni yorumlar. 8 6 2 75
İki halk hikâyesi örneği 1 0 1 0
Bir mesnevi örneği 2 1 1 50
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 2 60
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 25 5 83

Tarih-1 10 9 1 90

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 10 0 100

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 11 6 37

Matematik-1 30 11 6 37

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 4 3 33
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 4 3 33
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 10 14 33

Fizik 10 2 6 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 1 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 0 2 0

Kimya 10 2 5 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 1 3 20
Mol kavramını açıklar. 5 1 2 20

Biyoloji 10 6 3 60

Mitozu açıklar. 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 1 0 50
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ONAT BARAN SARP 596 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,238 218,440 20 110 110 220 3992

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 19,97 19,77 12,58

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 7,45 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 7,30 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,80 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 21,05 20,85 12,02

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 9,25 9,52 5,00

Fizik 10 2 7 0,25 3 4,56 4,56 1,52

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 3,95 3,76 1,33

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 6,18 6,08 3,18

TYT Fen 30 4 11 1,25 4 14,69 14,40 6,03

Toplam: 120 55 28 48,00 40 64,61 64,30 34,80

TYT Türkçe ADeABcdBDBCCEEECBdEBEBECECDEAC

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal eDADacCBBEAEBEeeDaDdbAEEBDABDa

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik Da         B  Bc  c  c   D    

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen adeCce eEabb        CE b a    

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 26 4 87

Türkçe 30 26 4 87

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 2 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
Metni yorumlar. 8 7 1 88
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 5 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 21 9 70

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 4 60

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 4 13

Matematik-1 30 4 4 13

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 2 2 17
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 2 2 17
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 4 11 13

Fizik 10 2 7 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 2 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 0 2 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 0 2 0
Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Biyoloji 10 2 2 20

Mitozu açıklar. 5 1 1 20
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 1 1 50
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR KUM 594 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,055 218,440 7 32 32 49 1281

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 19,97 19,77 12,58

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 7,45 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 7,30 7,30 3,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,80 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 27 3 26,25 88 21,05 20,85 12,02

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 9,25 9,52 5,00

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,56 4,56 1,52

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,95 3,76 1,33

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 6,18 6,08 3,18

TYT Fen 30 17 8 15,00 50 14,69 14,40 6,03

Toplam: 120 82 23 76,25 64 64,61 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAc cCBDBCC EECBEEdEBECECDEcb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDAaCACBBEAEeEBDDBDeCAEEBDABDE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik  caCeAEB cA   BDbAD BDDadDE  B

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen aBCCbA DECA  edD EAbCE EacAeDD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 5 77

Türkçe 30 23 5 77

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 1 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
Metni yorumlar. 8 6 2 75
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 0 50
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 27 3 90

Tarih-1 10 9 1 90

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 1 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 15 7 50

Matematik-1 30 15 7 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 5 2 42
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 7 4 58
Binom açılımını yapar. 2 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 17 8 57

Fizik 10 7 2 70

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 4 3 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 3 0 60
Mol kavramını açıklar. 5 1 3 20

Biyoloji 10 6 3 60

Mitozu açıklar. 5 2 2 40
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA KOÇAK 407 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,410 218,440 21 111 111 223 4023

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 6 15,50 52 19,97 19,77 12,58

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 7,45 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 0 2 -0,50 -5 7,30 7,30 3,51

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,80 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 12 2 11,50 38 21,05 20,85 12,02

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 9,25 9,52 5,00

Fizik 10 3 1 2,75 28 4,56 4,56 1,52

Kimya 10 4 1 3,75 38 3,95 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 6,18 6,08 3,18

TYT Fen 30 14 3 13,25 44 14,69 14,40 6,03

Toplam: 120 52 14 48,50 40 64,61 64,30 34,80

TYT Türkçe EECAD b DCcDcCC DbcB EB B  ECb

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDAD  C     a   b  BC ED  A 

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik D B   Ce E  c a  BDA D   D    

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen E c B    DAEA  b D  DDCE  aBAC

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 6 57

Türkçe 30 17 6 57

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 3 1 60
Türkçenin tarihî gelişimi 3 1 1 33
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 4 2 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 1 40

TYT Sosyal 30 12 2 40

Tarih-1 10 7 0 70

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 0 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 0 50

Coğrafya-1 10 0 2 0

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 3 30

Matematik-1 30 9 3 30

Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 4 0 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 2 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 14 3 47

Fizik 10 3 1 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 0 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 0 50

Kimya 10 4 1 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 3 0 60
Mol kavramını açıklar. 5 1 1 20

Biyoloji 10 7 1 70

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Mitozu açıklar. 5 3 1 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SERAY AĞAR 196 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
404,800 218,440 1 2 2 4 368

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 19,97 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 7,45 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,30 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,80 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 25 3 24,25 81 21,05 20,85 12,02

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 9,25 9,52 5,00

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,56 4,56 1,52

Kimya 10 7 1 6,75 68 3,95 3,76 1,33

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,18 6,08 3,18

TYT Fen 30 25 3 24,25 81 14,69 14,40 6,03

Toplam: 120 97 17 92,75 77 64,61 64,30 34,80

TYT Türkçe EECAcAA ceBDEeCEDbABEEBBBECECb

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDAeC CBDCAEBbBDDBEBCeEDE AB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik cCBDEaCB EBaEbeCEBDAADCBDDBADE

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen ECDCBCcAdDAEA ECbD ADDCEAEBBAC

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 6 77

Türkçe 30 23 6 77

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 2 2 40
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 0 1 0
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 7 1 88
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 25 3 83

Tarih-1 10 8 1 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 1 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 24 5 80

Matematik-1 30 24 5 80

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 2 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 9 3 75
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 11 1 92
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 25 3 83

Fizik 10 8 2 80

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 2 0 100

Kimya 10 7 1 70

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 0 80
Mol kavramını açıklar. 5 3 1 60

Biyoloji 10 10 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Mitozu açıklar. 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİMAL YALÇIN 251 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,350 218,440 23 124 124 271 5115

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 19,97 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 7,45 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 7,30 7,30 3,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,80 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 18 5 16,75 56 21,05 20,85 12,02

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 9,25 9,52 5,00

Fizik 10 2 5 0,75 8 4,56 4,56 1,52

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 3,95 3,76 1,33

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 6,18 6,08 3,18

TYT Fen 30 7 11 4,25 14 14,69 14,40 6,03

Toplam: 120 50 27 43,25 36 64,61 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAb DdcDBCCEEECBaEBcBECECcEAC

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CcAD ACBBEAEBE b  DabAEcB  B E

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik   d   a    d  Bc   d  D       

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen cdee Aa E        d  CEbdaBAeDa

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 6 77

Türkçe 30 23 6 77

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 2 2 40
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
Metni yorumlar. 8 7 1 88
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 5 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 18 5 60

Tarih-1 10 8 1 80

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 2 50

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 1 60
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 0 0 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 5 7

Matematik-1 30 2 5 7

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 1 2 8
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 1 2 8
Binom açılımını yapar. 2 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 7 11 23

Fizik 10 2 5 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 3 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 0 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 0 50

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 5 3 2 60
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 1 1 50
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇALIŞKAN 558 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,798 218,440 6 25 25 36 1095

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 19,97 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 7,45 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 7,30 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,80 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 23 5 21,75 73 21,05 20,85 12,02

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 9,25 9,52 5,00

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,56 4,56 1,52

Kimya 10 7 2 6,50 65 3,95 3,76 1,33

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,18 6,08 3,18

TYT Fen 30 21 7 19,25 64 14,69 14,40 6,03

Toplam: 120 84 24 78,00 65 64,61 64,30 34,80

TYT Türkçe ADAABDeBDBCCEEECBEEBcBECECDbcb

Cevap Anahtarı B ADAABDCBDBCCEEECBEEBEBECECDEAC

TYT Sosyal CDAc ACBBEAEaEBDDBDadAEEBcA DE

Cevap Anahtarı B CDADCACBBEAEBEBDDBDCCAEEBDABDE

TYT Matematik D eCBeEBeEAe  BD cD  DDB aEa B

Cevap Anahtarı B DECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADEDCB

TYT Fen DBCdDAd EbADaCdD EAACEAEBcACcD

Cevap Anahtarı B DBCCDABDECADECEDCEAACEAEBBACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 5 83

Türkçe 30 25 5 83

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 1 1 50
Metni yorumlar. 8 6 2 75
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 23 5 77

Tarih-1 10 8 1 80

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 1 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 0 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 15 7 50

Matematik-1 30 15 7 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 6 1 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 6 4 50
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 21 7 70

Fizik 10 6 3 60

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 0 50
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 7 2 70

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 1 80
Mol kavramını açıklar. 5 3 1 60

Biyoloji 10 8 2 80

Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE DÜZDEMİR 586 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,738 218,440 10 49 49 73 1628

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 26 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 19,97 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 7,45 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 7,30 7,30 3,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,80 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 24 6 22,50 75 21,05 20,85 12,02

Matematik-1 30 11 9 8,75 29 9,25 9,52 5,00

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,56 4,56 1,52

Kimya 10 6 2 5,50 55 3,95 3,76 1,33

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,18 6,08 3,18

TYT Fen 30 21 6 19,50 65 14,69 14,40 6,03

Toplam: 120 80 27 73,25 61 64,61 64,30 34,80

TYT Türkçe EEdADAABDCBDECacDEcBEEBBBEdECb

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal cECDADCAeBDaAEBEBDDBEBbAEDbeAB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik a c   aBdEBec BC cDAA bB e  DE

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen EeDCBCD aD EAD CdDeADaCEAEBBAa

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 6 80

Türkçe 30 24 6 80

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 5 0 100
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 7 1 88
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 24 6 80

Tarih-1 10 8 2 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 3 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 9 1 90

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 5 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 11 9 37

Matematik-1 30 11 9 37

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 2 1 0 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 3 4 25
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 5 3 42
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 21 6 70

Fizik 10 7 2 70

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 0 50

Kimya 10 6 2 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 3 0 60
Mol kavramını açıklar. 5 3 2 60

Biyoloji 10 8 2 80

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 5 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUHİTTİN SAYDAN 8 10M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,138 218,440 1 46 46 69 1598

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 2 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 26,25 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 7,50 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 7,50 7,30 3,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 24 6 22,50 75 22,50 20,85 12,02

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 7,50 9,52 5,00

Fizik 10 4 5 2,75 28 2,75 4,56 1,52

Kimya 10 7 0 7,00 70 7,00 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,25 6,08 3,18

TYT Fen 30 18 8 16,00 53 16,00 14,40 6,03

Toplam: 120 78 23 72,25 60 72,25 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADAABDeBDECCEDEcBEEBBBECECb

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDAeCdCBaCAEBcBDDBdBdAEDEDAB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik   B E be E C     aDc D B e dDE

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen EbeeBCbe DAEAD C DC DaCEbEBBAa

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 27 3 90

Türkçe 30 27 3 90

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 7 1 88
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 24 6 80

Tarih-1 10 8 2 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 6 30

Matematik-1 30 9 6 30

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 5 3 42
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 2 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 18 8 60

Fizik 10 4 5 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 7 0 70

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 0 80
Mol kavramını açıklar. 5 3 0 60

Biyoloji 10 7 3 70

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-1 (1.OTURUM)

İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUHİTTİN SAYDAN 8 10M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,138 218,440 1 46 46 69 1598

Puanı Hesaplanan: 136 136 670 14749

Katılımlar: 2 136 136 696 15514

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 26,25 19,77 12,58

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 7,50 7,33 4,62

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 7,50 7,30 3,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 3,47 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 2,76 1,68

TYT Sosyal 30 24 6 22,50 75 22,50 20,85 12,02

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 7,50 9,52 5,00

Fizik 10 4 5 2,75 28 2,75 4,56 1,52

Kimya 10 7 0 7,00 70 7,00 3,76 1,33

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,25 6,08 3,18

TYT Fen 30 18 8 16,00 53 16,00 14,40 6,03

Toplam: 120 78 23 72,25 60 72,25 64,30 34,80

TYT Türkçe EECADAABDeBDECCEDEcBEEBBBECECb

Cevap Anahtarı A EECADAABDCBDECCEDEABEEBBBECECC

TYT Sosyal BECDAeCdCBaCAEBcBDDBdBdAEDEDAB

Cevap Anahtarı A BECDADCACBDCAEBEBDDBEBCAEDEDAB

TYT Matematik   B E be E C     aDc D B e dDE

Cevap Anahtarı A DCBDECCBAEBCEABCEBDAADCBDDBADE

TYT Fen EbeeBCbe DAEAD C DC DaCEbEBBAa

Cevap Anahtarı A ECDCBCDABDAEADECEDCADDCEAEBBAC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 27 3 90

Türkçe 30 27 3 90

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 5 4 1 80
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2 2 0 100
İki halk hikâyesi örneği 1 1 0 100
Bir mesnevi örneği 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 8 7 1 88
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 24 6 80

Tarih-1 10 8 2 80

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 3 1 2 33
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 6 30

Matematik-1 30 9 6 30

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 12 5 3 42
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 12 3 2 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 18 8 60

Fizik 10 4 5 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 2 1 1 50

Kimya 10 7 0 70

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 5 4 0 80
Mol kavramını açıklar. 5 3 0 60

Biyoloji 10 7 3 70

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 5 4 1 80
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 2 2 0 100
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